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1 260 - ŞÜKRAN ÇETİN 10/A 18 9 15.75 9 3 8.25 8 2 7.50 4 1 3.75 23 4 22.00 1 0 1.00 10 0 10.00 9 1 8.75 82 20 77.00 363.13 347.08 348.91 1 1 1 1 1

2 277 - A HAŞİM KARAKUZU 10/C 21 4 20.00 13 1 12.75 10 1 9.75 5 0 5.00 15 5 13.75 3 4 2.00 9 1 8.75 9 0 9.00 85 16 81.00 344.76 383.78 378.99 5 2 2 2 1

3 58 - SAMET ÖZTÜRK 10/C 26 4 25.00 12 2 11.50 10 1 9.75 5 0 5.00 12 8 10.00 3 5 1.75 10 0 10.00 9 1 8.75 87 21 81.75 340.65 396.52 388.65 8 3 3 3 2

4 149 - EMRAH POLAT 10/E 11 7 9.25 5 2 4.50 1 1 0.75 4 0 4.00 19 4 18.00 6 4 5.00 10 0 10.00 7 3 6.25 63 21 57.75 317.06 260.41 264.59 11 4 4 4 1

5 167 - FATİME ÖZTÜRK 10/A 21 7 19.25 12 2 11.50 5 5 3.75 5 0 5.00 12 4 11.00 2 2 1.50 8 2 7.50 9 1 8.75 74 23 68.25 309.89 338.74 334.31 20 5 5 5 2

6 210 - İSLİM KOYUNCU 10/E 23 6 21.50 10 4 9.00 5 3 4.25 4 1 3.75 14 10 11.50 2 4 1.00 8 1 7.75 8 2 7.50 74 31 66.25 307.31 335.68 331.31 23 6 6 6 2

7 266 - BÜŞRA YAŞARTI 10/E 21 9 18.75 9 5 7.75 5 5 3.75 5 0 5.00 17 12 14.00 3 5 1.75 8 2 7.50 6 3 5.25 74 41 63.75 304.36 322.73 320.46 28 7 7 7 3

8 153 - EYYÜP KARATAŞ 10/D 22 4 21.00 10 2 9.50 4 3 3.25 5 0 5.00 15 5 13.75 2 0 2.00 4 3 3.25 8 2 7.50 70 19 65.25 303.54 336.98 333.58 30 8 8 8 1

9 295 - SEVAL ÜÇLER 10/C 25 3 24.25 8 1 7.75 3 0 3.00 4 0 4.00 11 4 10.00 0 2 -0.50 8 2 7.50 8 1 7.75 67 13 63.75 297.48 334.63 329.08 38 9 9 9 3

10 123 - ELİF ŞAHİN 10/D 20 7 18.25 13 1 12.75 4 3 3.25 4 1 3.75 11 4 10.00 1 1 0.75 7 0 7.00 9 1 8.75 69 18 64.50 296.17 327.05 322.58 46 10 10 10 2

11 214 - AYŞE İPEK 10/C 20 7 18.25 6 3 5.25 4 4 3.00 5 0 5.00 15 4 14.00 0 2 -0.50 7 1 6.75 8 1 7.75 65 22 59.50 296.16 305.29 303.79 47 11 11 11 4

12 70 - HÜSEYİN KARAASLAN 10/C 22 7 20.25 12 2 11.50 8 3 7.25 4 1 3.75 13 3 12.25 2 1 1.75 6 2 5.50 5 4 4.00 72 23 66.25 294.59 347.81 343.06 50 12 12 12 5

13 282 - DİLEK TOPRAK 10/A 18 11 15.25 10 4 9.00 9 2 8.50 4 1 3.75 14 10 11.50 4 6 2.50 9 1 8.75 5 5 3.75 73 40 63.00 291.52 319.33 316.22 59 13 13 13 3

14 97 - DİLAN KOYUNCU 10/A 25 5 23.75 10 4 9.00 8 3 7.25 4 1 3.75 7 9 4.75 2 2 1.50 8 2 7.50 9 1 8.75 73 27 66.25 290.17 345.92 337.25 61 14 14 14 4

15 275 - HAMDUSENA YILDIRIM 10/C 20 4 19.00 9 4 8.00 7 4 6.00 5 0 5.00 10 3 9.25 4 4 3.00 8 2 7.50 6 4 5.00 69 25 62.75 289.08 324.50 319.57 66 15 15 15 6

16 253 - MUHAMMED APSLAN 10/D 22 6 20.50 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 12 7 10.25 2 1 1.75 8 1 7.75 9 1 8.75 58 18 53.50 288.56 275.85 273.66 71 16 16 16 3

17 139 - BAVER DEMİRBAŞ 10/A 23 6 21.50 12 2 11.50 8 3 7.25 3 1 2.75 14 8 12.00 2 6 0.50 7 3 6.25 4 6 2.50 73 35 64.25 286.74 346.66 341.54 78 17 17 17 5

18 171 - HACI ACAR 10/E 11 1 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 16 2 15.50 5 3 4.25 8 2 7.50 7 3 6.25 48 11 45.25 282.69 221.80 225.87 88 18 18 18 4

19 191 - TAHİR GÜNEY 10/B 19 9 16.75 8 5 6.75 4 4 3.00 4 1 3.75 12 12 9.00 2 3 1.25 9 1 8.75 8 2 7.50 66 37 56.75 282.24 290.92 287.70 90 19 19 19 1

20 227 - NİMET ÇİÇEK 10/D 18 5 16.75 4 3 3.25 0 2 -0.50 4 1 3.75 16 5 14.75 1 0 1.00 7 0 7.00 6 4 5.00 56 20 51.00 281.82 268.54 269.14 92 20 20 20 4

21 267 - PINAR KIRMIZIGÖL 10/A 19 11 16.25 12 2 11.50 7 4 6.00 3 2 2.50 15 15 11.25 5 5 3.75 7 3 6.25 4 6 2.50 72 48 60.00 280.52 315.08 311.72 102 21 21 21 6

22 79 - AYŞE KIZILKAYA 10/E 22 4 21.00 8 3 7.25 7 3 6.25 5 0 5.00 11 9 8.75 1 1 0.75 6 1 5.75 7 3 6.25 67 24 61.00 279.53 327.82 322.05 107 22 22 22 5

23 163 - NUREFŞAN ÖZTÜRK 10/E 26 4 25.00 10 3 9.25 5 5 3.75 4 1 3.75 8 6 6.50 1 5 -0.25 7 2 6.50 7 3 6.25 68 29 60.75 275.31 335.44 327.66 123 23 23 23 6

24 225 - ÖZLEM EKİNCİOĞLU 10/C 22 5 20.75 4 2 3.50 2 2 1.50 5 0 5.00 13 5 11.75 1 2 0.50 6 3 5.25 6 3 5.25 59 22 53.50 274.09 294.62 291.86 129 24 24 24 7

25 301 - EMİNE DEMİR 10/C 15 10 12.50 9 4 8.00 4 3 3.25 5 0 5.00 12 5 10.75 2 1 1.75 8 1 7.75 6 4 5.00 61 28 54.00 270.98 280.54 278.94 141 25 25 25 8

26 184 - MURAT KOC* EPE 10/B 17 4 16.00 6 2 5.50 4 4 3.00 4 1 3.75 15 7 13.25 2 5 0.75 7 2 6.50 4 5 2.75 59 30 51.50 267.98 281.60 280.64 152 26 26 26 2

27 278 - YAĞMUR SUN 10/D 23 7 21.25 9 4 8.00 7 3 6.25 5 0 5.00 9 6 7.50 2 3 1.25 7 0 7.00 4 5 2.75 66 28 59.00 267.61 326.85 320.26 154 27 27 27 5

28 198 - MUSA ETÜŞ 10/D 21 8 19.00 11 1 10.75 6 1 5.75 5 0 5.00 8 7 6.25 0 0 0.00 6 2 5.50 8 2 7.50 65 21 59.75 267.08 324.41 317.62 157 28 28 28 6

29 204 - YUSUF ALTUNDAŞ 10/B 20 10 17.50 9 5 7.75 8 3 7.25 5 0 5.00 10 11 7.25 2 1 1.75 8 2 7.50 5 5 3.75 67 37 57.75 265.90 312.45 306.90 163 29 29 29 3

30 154 - M RESUL KÜÇÜKBAYRA 10/A 22 3 21.25 9 4 8.00 3 2 2.50 4 1 3.75 8 3 7.25 1 1 0.75 7 0 7.00 5 2 4.50 59 16 55.00 264.34 306.28 300.55 174 30 30 30 7



KURUM -  YGS-1 SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN BİLFEN 10.SINIF D-4 697 122 122 122

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

Türkçe Tarih Coğrafya Din Kül. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-3 YGS-5 Genel İl İlce Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

31 250 - REMZİYE ASLAN 10/B 12 9 9.75 10 0 10.00 7 3 6.25 5 0 5.00 12 4 11.00 1 1 0.75 6 0 6.00 6 2 5.50 59 19 54.25 262.67 285.17 283.62 180 31 31 31 4

32 0 - AYLİN S AKÇİÇEK 10/B 21 6 19.50 12 2 11.50 6 4 5.00 5 0 5.00 6 7 4.25 1 4 0.00 8 1 7.75 7 3 6.25 66 27 59.25 262.61 323.48 315.65 183 32 32 32 5

33 232 - SEYRAN MENDEŞ 10/D 21 8 19.00 8 6 6.50 4 6 2.50 5 0 5.00 13 11 10.25 2 3 1.25 4 3 3.25 6 3 5.25 63 40 53.00 262.43 297.26 293.62 185 33 33 33 7

34 182 - YUSUF POLATKOL 10/C 18 6 16.50 2 2 1.50 1 1 0.75 3 2 2.50 9 4 8.00 3 2 2.50 8 0 8.00 7 3 6.25 51 20 46.00 260.59 248.10 246.17 195 34 34 34 9

35 265 - HALİL ÇİFTÇİ 10/E 16 4 15.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 14 9 11.75 2 3 1.25 6 4 5.00 6 4 5.00 55 28 48.00 259.78 264.58 263.73 203 35 35 35 7

36 140 - ÖMER SEZİK 10/B 20 7 18.25 9 3 8.25 8 2 7.50 5 0 5.00 10 8 8.00 0 0 0.00 6 2 5.50 5 3 4.25 63 25 56.75 259.00 316.99 311.32 210 36 36 36 6

37 141 - FİRDEVS KIZILYEL 10/C 17 13 13.75 8 6 6.50 0 1 -0.25 5 0 5.00 6 2 5.50 0 0 0.00 9 1 8.75 10 0 10.00 55 23 49.25 258.67 258.36 255.02 215 37 37 37 10

38 285 - MELEK İLGİN 10/E 21 9 18.75 2 2 1.50 1 1 0.75 5 0 5.00 12 11 9.25 1 4 0.00 7 0 7.00 6 3 5.25 55 30 47.50 257.47 267.66 264.98 223 38 38 38 8

39 164 - VEYSEL BİŞİRİCİ 10/E 20 7 18.25 10 1 9.75 8 3 7.25 4 1 3.75 6 6 4.50 4 1 3.75 7 2 6.50 4 3 3.25 63 24 57.00 257.31 313.54 306.38 224 39 39 39 9

40 59 - FERHAT ÇİFÇİ 10/C 19 10 16.50 7 5 5.75 3 7 1.25 4 1 3.75 9 7 7.25 2 4 1.00 10 0 10.00 5 5 3.75 59 39 49.25 257.12 269.48 266.04 225 40 40 40 11

41 247 - REMZİ İBİŞOĞLU 10/B 18 3 17.25 6 2 5.50 1 6 -0.50 4 1 3.75 8 10 5.50 3 1 2.75 8 1 7.75 7 2 6.50 55 26 48.50 256.95 263.57 259.51 227 41 41 41 7

42 156 - ABDULLAH ERDOĞAN 10/D 17 7 15.25 9 3 8.25 1 0 1.00 0 0 0.00 12 3 11.25 1 3 0.25 5 3 4.25 7 2 6.50 52 21 46.75 255.79 261.05 260.04 238 42 42 42 8

43 187 - EBRAR GÜZEN 10/A 19 8 17.00 10 3 9.25 5 4 4.00 5 0 5.00 6 6 4.50 2 1 1.75 7 2 6.50 7 2 6.50 61 26 54.50 255.61 297.83 291.58 240 43 43 43 8

44 276 - ÖZLEM BONCUK 10/A 22 5 20.75 8 3 7.25 6 4 5.00 5 0 5.00 4 5 2.75 2 1 1.75 9 1 8.75 5 4 4.00 61 23 55.25 254.33 308.63 300.52 251 44 44 44 9

45 287 - MEKİYE ÖZTÜRK 10/D 22 8 20.00 8 3 7.25 0 1 -0.25 5 0 5.00 9 1 8.75 1 0 1.00 5 1 4.75 5 5 3.75 55 19 50.25 253.59 289.79 285.53 259 45 45 45 9

46 220 - İBRAHİM ABDAN 10/D 16 6 14.50 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 3 8.25 4 1 3.75 5 1 4.75 8 2 7.50 46 13 42.75 252.23 233.85 232.82 267 46 46 46 10

47 215 - İBRAHİM YOSUN 10/C 4 3 3.25 10 3 9.25 7 4 6.00 5 0 5.00 14 6 12.50 1 0 1.00 7 3 6.25 5 2 4.50 53 21 47.75 249.25 249.49 250.96 287 47 47 47 12

48 206 - MİZAN KARAVAR 10/A 14 8 12.00 2 0 2.00 2 0 2.00 5 0 5.00 9 5 7.75 1 2 0.50 8 2 7.50 8 2 7.50 49 19 44.25 248.23 240.39 239.01 297 48 48 48 10

49 221 - RENGİN ÖKTEN 10/C 21 9 18.75 6 8 4.00 7 4 6.00 4 1 3.75 8 11 5.25 4 3 3.25 6 4 5.00 5 5 3.75 61 45 49.75 245.83 285.58 279.88 310 49 49 49 13

50 201 - SEMRA ANLI 10/E 19 7 17.25 8 3 7.25 2 4 1.00 5 0 5.00 7 1 6.75 0 2 -0.50 7 3 6.25 6 2 5.50 54 22 48.50 245.44 278.16 273.71 313 50 50 50 10

51 248 - ABDULLAH CAN TALAY 10/D 12 10 9.50 7 3 6.25 1 2 0.50 2 3 1.25 11 1 10.75 1 0 1.00 7 1 6.75 6 3 5.25 47 23 41.25 244.56 226.78 227.73 319 51 51 51 11

52 317 - FIRAT ALTUNTAS 10/D 14 8 12.00 8 2 7.50 6 4 5.00 5 0 5.00 10 6 8.50 2 3 1.25 6 1 5.75 5 5 3.75 56 29 48.75 244.29 272.49 269.76 320 52 52 52 12

53 284 - ZEHRA İSTEMİL 10/B 23 4 22.00 11 3 10.25 4 7 2.25 4 1 3.75 3 4 2.00 0 2 -0.50 8 1 7.75 6 3 5.25 59 25 52.75 243.97 306.24 297.54 321 53 53 53 8

54 142 - KÜBRA ÇİNAR 10/A 21 7 19.25 7 6 5.50 3 1 2.75 5 0 5.00 6 3 5.25 1 1 0.75 7 1 6.75 5 5 3.75 55 24 49.00 243.26 285.01 279.22 326 54 54 54 11

55 240 - BÜŞRA ŞENATEŞ 10/C 22 8 20.00 8 6 6.50 6 5 4.75 2 3 1.25 9 16 5.00 3 7 1.25 8 2 7.50 4 6 2.50 62 53 48.75 242.91 285.10 279.09 328 55 55 55 14

56 259 - VEYSEL ÇAKIR 10/C 15 9 12.75 10 4 9.00 5 3 4.25 0 0 0.00 8 4 7.00 2 0 2.00 7 1 6.75 5 3 4.25 52 24 46.00 242.09 257.44 254.63 338 56 56 56 15

57 159 - MUSTAFA YILDIZ 10/E 17 12 14.00 12 2 11.50 10 1 9.75 2 3 1.25 6 7 4.25 1 2 0.50 8 2 7.50 5 3 4.25 61 32 53.00 241.96 296.30 290.08 340 57 57 57 11

58 219 - HACER TAŞDEMİR 10/B 20 6 18.50 7 4 6.00 5 4 4.00 5 0 5.00 7 7 5.25 1 2 0.50 5 5 3.75 7 2 6.50 57 30 49.50 241.69 287.94 282.06 343 58 58 58 9

59 246 - MUSTAFA ALBAYRAK 10/B 13 10 10.50 12 1 11.75 7 4 6.00 4 0 4.00 11 19 6.25 2 5 0.75 6 3 5.25 7 3 6.25 62 45 50.75 241.56 279.51 275.50 344 59 59 59 10

60 269 - SİDAR BALYAN 10/C 20 9 17.75 13 1 12.75 7 4 6.00 4 1 3.75 3 12 0.00 4 3 3.25 8 2 7.50 5 4 4.00 64 36 55.00 241.24 309.07 299.75 351 60 60 60 16
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61 151 - BAYRAM SALMAN 10/B 16 10 13.50 5 5 3.75 9 1 8.75 3 1 2.75 13 5 11.75 2 2 1.50 5 3 4.25 2 7 0.25 55 34 46.50 241.21 272.09 270.65 352 61 61 61 11

62 281 - EIİF DİNCER 10/A 19 4 18.00 5 0 5.00 3 1 2.75 4 0 4.00 5 4 4.00 1 0 1.00 10 0 10.00 3 3 2.25 50 12 47.00 239.92 271.58 265.98 363 62 62 62 12

63 150 - OYA BİTLİS 10/E 21 6 19.50 12 2 11.50 7 3 6.25 4 1 3.75 2 6 0.50 3 1 2.75 7 3 6.25 5 5 3.75 61 27 54.25 238.49 312.43 302.90 372 63 63 63 12

64 181 - SİNAN ELÇİ 10/A 19 11 16.25 9 5 7.75 5 6 3.50 5 0 5.00 8 11 5.25 2 4 1.00 7 3 6.25 4 2 3.50 59 42 48.50 237.51 281.46 276.10 385 64 64 64 13

65 143 - ENES ARF 10/A 13 3 12.25 0 0 0.00 1 1 0.75 4 1 3.75 13 4 12.00 1 1 0.75 6 2 5.50 4 5 2.75 42 17 37.75 236.12 223.65 224.83 393 65 65 65 14

66 274 - SEZER KARAKOL 10/A 14 11 11.25 7 3 6.25 1 5 -0.25 4 1 3.75 10 8 8.00 3 3 2.25 8 2 7.50 4 6 2.50 51 39 41.25 234.81 235.75 234.54 401 66 66 66 15

67 0 - TURAN BİLGEÇ 10/C 18 5 16.75 10 2 9.50 7 2 6.50 4 1 3.75 4 4 3.00 0 1 -0.25 6 4 5.00 7 2 6.50 56 21 50.75 234.78 294.41 287.22 402 67 67 67 17

68 263 - NESLİHAN İMÜR 10/D 16 11 13.25 9 4 8.00 0 0 0.00 4 1 3.75 10 8 8.00 0 0 0.00 6 3 5.25 6 4 5.00 51 31 43.25 234.60 252.21 249.92 405 68 68 68 13

69 211 - ROZERİN SONGÜN 10/E 12 6 10.50 8 1 7.75 3 3 2.25 3 1 2.75 10 5 8.75 0 1 -0.25 6 0 6.00 6 4 5.00 48 21 42.75 234.60 244.57 243.35 406 69 69 69 13

70 0 - OZAN NAZLI 10/A 18 4 17.00 5 5 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 6 9 3.75 3 1 2.75 9 0 9.00 3 4 2.00 50 27 43.25 233.73 253.36 248.55 409 70 70 70 16

71 230 - REMZİYE AYIK 10/C 11 12 8.00 2 5 0.75 0 3 -0.75 5 0 5.00 10 14 6.50 1 0 1.00 10 0 10.00 7 3 6.25 46 37 36.75 232.83 201.23 201.42 412 71 71 71 18

72 252 - EYYÜP DOĞAN 10/B 18 12 15.00 9 5 7.75 4 7 2.25 4 1 3.75 8 20 3.00 4 6 2.50 8 2 7.50 5 5 3.75 60 58 45.50 231.93 262.62 257.19 418 72 72 72 12

73 144 - HAKAN YEŞİ 10/A 12 16 8.00 8 4 7.00 5 5 3.75 5 0 5.00 11 14 7.50 0 4 -1.00 8 2 7.50 6 3 5.25 55 48 43.00 230.26 242.66 241.17 435 73 73 73 17

74 233 - CEREN ARSLAN 10/E 17 9 14.75 9 2 8.50 7 2 6.50 5 0 5.00 5 5 3.75 1 1 0.75 7 3 6.25 4 3 3.25 55 25 48.75 229.33 285.38 279.13 442 74 74 74 14

75 0 - ENDER YEŞİLTAŞ 10/E 16 14 12.50 10 4 9.00 8 3 7.25 4 1 3.75 10 20 5.00 3 2 2.50 7 3 6.25 3 7 1.25 61 54 47.50 228.54 276.24 271.30 451 75 75 75 15

76 243 - DOĞAN AKGEYİK 10/E 12 5 10.75 11 2 10.50 5 4 4.00 4 1 3.75 5 10 2.50 2 5 0.75 7 3 6.25 8 2 7.50 54 32 46.00 227.81 259.48 254.41 461 76 76 76 16

77 159 - SEVGİ KÜRKÇÜ 10/A 18 8 16.00 5 9 2.75 7 4 6.00 4 1 3.75 5 13 1.75 3 6 1.50 8 2 7.50 6 4 5.00 56 47 44.25 227.56 259.73 253.65 464 77 77 77 18

78 194 - EMİNE BEGAN 10/C 16 6 14.50 0 0 0.00 1 3 0.25 3 1 2.75 7 12 4.00 2 6 0.50 8 1 7.75 7 1 6.75 44 30 36.50 225.20 217.56 214.81 475 78 78 78 19

79 208 - SÜMEYYE ŞAHİN 10/B 12 10 9.50 5 2 4.50 2 0 2.00 0 0 0.00 12 8 10.00 0 0 0.00 5 4 4.00 6 2 5.50 42 26 35.50 223.78 213.53 214.36 484 79 79 79 13

80 271 - TUĞBA YILDIRIM 10/E 18 9 15.75 11 3 10.25 6 4 5.00 4 1 3.75 7 4 6.00 1 3 0.25 6 4 5.00 2 6 0.50 55 34 46.50 222.78 285.63 280.16 489 80 80 80 17

81 179 - BAVER KURAĞ 10/C 21 9 18.75 13 1 12.75 6 3 5.25 4 1 3.75 5 10 2.50 0 4 -1.00 5 4 4.00 5 4 4.00 59 36 50.00 222.54 306.48 297.95 492 81 81 81 20

82 0 - SEVCAAN ÖNCEL 10/B 19 7 17.25 5 1 4.75 2 1 1.75 3 1 2.75 1 1 0.75 2 1 1.75 7 3 6.25 7 3 6.25 46 18 41.50 222.19 250.10 243.78 494 82 82 82 14

83 286 - EBRU ARAÇ 10/A 19 9 16.75 10 4 9.00 7 3 6.25 5 0 5.00 6 16 2.00 0 4 -1.00 6 4 5.00 6 3 5.25 59 43 48.25 222.02 291.30 283.54 495 83 83 83 19

84 237 - ÖMER TAHA EMİNOĞLU 10/D 19 11 16.25 12 2 11.50 6 5 4.75 5 0 5.00 3 23 -2.75 0 7 -1.75 8 2 7.50 9 1 8.75 62 51 52.00 220.54 288.54 278.72 504 84 84 84 14

85 177 - MAKBULE TELEK 10/D 22 5 20.75 8 3 7.25 2 4 1.00 5 0 5.00 2 10 -0.50 2 0 2.00 6 3 5.25 5 2 4.50 52 27 45.75 220.52 279.36 270.52 505 85 85 85 15

86 0 - GAMZE KAPLAN 10/C 16 5 14.75 3 4 2.00 4 3 3.25 5 0 5.00 9 9 6.75 0 8 -2.00 7 1 6.75 4 4 3.00 48 34 39.50 219.56 247.03 243.93 510 86 86 86 21

87 234 - MESUT DİNKE 10/E 17 7 15.25 8 4 7.00 6 1 5.75 4 0 4.00 3 7 1.25 1 1 0.75 7 2 6.50 5 4 4.00 51 26 44.50 217.60 269.12 262.22 517 87 87 87 18

88 245 - DİLARA ORHAN 10/A 16 5 14.75 6 6 4.50 5 1 4.75 4 1 3.75 5 7 3.25 2 4 1.00 8 2 7.50 3 5 1.75 49 31 41.25 216.59 253.77 248.62 523 88 88 88 20

89 205 - GÜLAN BİLAL 10/C 19 9 16.75 8 2 7.50 5 4 4.00 5 0 5.00 4 13 0.75 1 4 0.00 7 3 6.25 5 4 4.00 54 39 44.25 214.50 273.32 265.73 538 89 89 89 22

90 213 - GÜLBAHAR ERMAN 10/D 18 7 16.25 11 2 10.50 5 2 4.50 4 1 3.75 4 5 2.75 1 1 0.75 5 1 4.75 3 6 1.50 51 25 44.75 212.73 280.87 273.85 549 90 90 90 16
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91 178 - SEDA NUR İPEK 10/D 15 14 11.50 11 2 10.50 4 6 2.50 5 0 5.00 4 6 2.50 1 4 0.00 6 3 5.25 6 3 5.25 52 38 42.50 212.51 256.77 251.43 553 91 91 91 17

92 190 - MERVE BALKAN 10/E 17 9 14.75 9 3 8.25 4 7 2.25 5 0 5.00 8 10 5.50 0 0 0.00 4 3 3.25 4 6 2.50 51 38 41.50 212.48 263.92 259.22 555 92 92 92 19

93 309 - ZEYNEP BÜYÜKASLAN 10/C 11 11 8.25 7 6 5.50 5 5 3.75 5 0 5.00 10 10 7.50 1 1 0.75 7 2 6.50 2 6 0.50 48 41 37.75 211.80 231.89 230.53 558 93 93 93 23

94 203 - NİLGÜN ALAŞHAN 10/B 18 12 15.00 9 3 8.25 5 5 3.75 4 1 3.75 6 15 2.25 4 4 3.00 6 4 5.00 2 7 0.25 54 51 41.25 207.79 261.75 255.51 567 94 94 94 15

95 304 - MUKADDER FİLİZ 10/D 17 9 14.75 4 4 3.00 2 1 1.75 4 1 3.75 6 7 4.25 0 0 0.00 6 1 5.75 4 5 2.75 43 28 36.00 207.62 234.28 230.41 568 95 95 95 18

96 94 - ROZERİN HAMİDAN 10/D 18 3 17.25 7 1 6.75 7 2 6.50 4 0 4.00 1 2 0.50 0 0 0.00 3 0 3.00 6 3 5.25 46 11 43.25 207.21 275.80 267.76 572 96 96 96 19

97 236 - FURKAN DÜZKÖPRÜ 10/E 18 7 16.25 10 4 9.00 7 4 6.00 4 1 3.75 3 12 0.00 1 2 0.50 6 3 5.25 4 4 3.00 53 37 43.75 206.34 276.48 268.27 577 97 97 97 20

98 173 - RAHİME BELET 10/D 19 8 17.00 7 5 5.75 5 5 3.75 4 0 4.00 3 11 0.25 1 2 0.50 6 2 5.50 5 5 3.75 50 38 40.50 206.16 259.69 252.35 579 98 98 98 20

99 209 - ERAY AYTAÇ 10/C 17 10 14.50 10 3 9.25 4 4 3.00 3 2 2.50 2 3 1.25 2 3 1.25 6 3 5.25 4 5 2.75 48 33 39.75 204.21 253.68 247.37 588 99 99 99 24

100 223 - ROJDA YÜKSEKKAYA 10/A 17 12 14.00 12 2 11.50 6 5 4.75 5 0 5.00 1 6 -0.50 0 4 -1.00 6 4 5.00 6 4 5.00 53 37 44.25 202.53 274.54 266.39 596 100 100 100 21

101 199 - ALEYNA MIZRAKLI 10/C 18 9 15.75 7 5 5.75 3 5 1.75 3 2 2.50 7 10 4.50 1 3 0.25 5 3 4.25 3 7 1.25 47 44 36.00 202.09 242.86 238.42 598 101 101 101 25

102 148 - SÜMEYRA TEKÇE 10/D 15 9 12.75 10 3 9.25 3 4 2.00 4 0 4.00 3 7 1.25 0 3 -0.75 5 0 5.00 6 3 5.25 46 29 38.75 201.32 246.95 241.13 601 102 102 102 21

103 130 - ESMA TAŞDEMİR 10/E 13 10 10.50 4 6 2.50 4 5 2.75 4 1 3.75 5 9 2.75 2 3 1.25 7 3 6.25 5 5 3.75 44 42 33.50 201.12 214.10 210.92 603 103 103 103 21

104 176 - YEŞİRE ALAN 10/A 14 3 13.25 2 1 1.75 4 0 4.00 4 0 4.00 1 1 0.75 1 0 1.00 7 1 6.75 4 2 3.50 37 8 35.00 199.52 226.93 221.80 610 104 104 104 22

105 217 - ESRA GÜL 10/B 16 12 13.00 7 6 5.50 5 5 3.75 4 1 3.75 10 12 7.00 0 4 -1.00 5 5 3.75 2 8 0.00 49 53 35.75 198.97 243.35 240.33 612 105 105 105 16

106 0 - ZEYN* YILDIRIM 10/D 17 10 14.50 7 4 6.00 4 6 2.50 5 0 5.00 3 15 -0.75 1 5 -0.25 6 4 5.00 6 4 5.00 49 48 37.75 194.46 243.99 237.03 616 106 106 106 22

107 180 - KIYMET GÜNDOĞDU 10/B 17 13 13.75 9 5 7.75 3 8 1.00 3 2 2.50 4 5 2.75 0 1 -0.25 6 3 5.25 3 6 1.50 45 43 34.25 192.97 234.41 229.64 620 107 107 107 17

108 73 - SADULLAH TOPRAK 10/B 13 8 11.00 9 3 8.25 9 1 8.75 5 0 5.00 5 25 -1.25 2 3 1.25 7 2 6.50 3 7 1.25 53 49 42.00 191.84 260.07 252.44 625 108 108 108 18

109 231 - DUYGU BUCAK 10/B 14 10 11.50 3 7 1.25 0 0 0.00 3 0 3.00 7 10 4.50 1 4 0.00 6 3 5.25 4 6 2.50 38 40 28.00 190.81 198.24 196.34 629 109 109 109 19

110 270 - YUSUF AYDIN 10/C 15 7 13.25 8 1 7.75 4 1 3.75 4 0 4.00 1 2 0.50 2 0 2.00 4 0 4.00 2 2 1.50 40 13 36.75 190.78 246.02 239.62 630 110 110 110 26

111 202 - MEHMET BIYIK 10/0 10 1 9.75 8 3 7.25 5 5 3.75 3 2 2.50 3 10 0.50 1 2 0.50 9 0 9.00 2 5 0.75 41 28 34.00 190.16 222.68 217.88 633 111 111 111 1

112 321 - ZANA BAYRAM 10/E 16 10 13.50 2 1 1.75 0 1 -0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 5 0 5.00 6 3 5.25 34 16 30.00 189.85 206.87 202.17 634 112 112 112 22

113 238 - MUSTAFA GÜLER 10/E 9 9 6.75 7 6 5.50 4 7 2.25 4 1 3.75 5 13 1.75 3 6 1.50 7 3 6.25 4 6 2.50 43 51 30.25 185.50 201.25 198.38 645 113 113 113 23

114 254 - EMRE SONBAYRAM 10/B 10 9 7.75 6 2 5.50 2 0 2.00 4 1 3.75 3 2 2.50 1 0 1.00 7 2 6.50 1 0 1.00 34 16 30.00 184.15 204.86 202.02 648 114 114 114 20

115 161 - EDA ÇALAN 10/C 14 6 12.50 4 2 3.50 4 2 3.50 4 1 3.75 0 13 -3.25 2 3 1.25 4 2 3.50 7 2 6.50 39 31 34.50 178.90 217.37 210.52 656 115 115 115 27

116 22 - EMRE TURAN 10/A 11 9 8.75 11 3 10.25 5 6 3.50 4 1 3.75 2 10 -0.50 1 2 0.50 7 1 6.75 2 5 0.75 43 37 34.25 178.78 229.12 223.41 657 116 116 116 23

117 175 - A SAMET RÜZGAR 10/A 11 14 7.50 5 8 3.00 6 2 5.50 3 2 2.50 4 14 0.50 1 6 -0.50 7 2 6.50 4 6 2.50 41 54 27.50 173.08 197.49 193.88 666 117 117 117 24

118 224 - HATİCE YILMAZ 10/D 9 8 7.00 12 2 11.50 5 6 3.50 4 1 3.75 6 24 0.00 5 5 3.75 4 6 2.50 2 8 0.00 47 60 32.00 171.03 224.09 218.91 668 118 118 118 23

119 261 - BEYZA POLAT 10/C 14 15 10.25 6 6 4.50 5 4 4.00 3 2 2.50 3 19 -1.75 1 8 -1.00 6 4 5.00 4 5 2.75 42 63 28.00 161.72 204.00 198.44 675 119 119 119 28

120 222 - YILMAZ ALAN 10/B 10 20 5.00 7 6 5.50 3 8 1.00 1 3 0.25 6 18 1.50 3 7 1.25 1 9 -1.25 4 6 2.50 35 77 15.75 139.79 159.94 158.31 684 120 120 120 21



KURUM -  YGS-1 SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN BİLFEN 10.SINIF D-4 697 122 122 122

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

Türkçe Tarih Coğrafya Din Kül. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-3 YGS-5 Genel İl İlce Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

121 200 - RUKİYE CENGİZ 10/B 11 7 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 7 9.25 123.17 145.90 143.42 690 121 121 121 22

122 0 - FATİME ÇETİN 10/B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 98.45 97.00 97.60 693 122 122 122 23

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam YGS-1 YGS-3 YGS-5

Kurum Ortalama 15.20 14.39 6.02 11.63 47.25 239.14 270.79 266.44

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI il ilce kurum
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