
KURUM -  YGS-1 SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN BİLFEN 11.SINIF D-4 589 83 83 83

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-3 YGS-5 Genel İl İlce Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - FATİME ARSLAN 11/A 30 9 27.75 14 1 13.75 8 3 7.25 8 0 8.00 5 0 5.00 21 7 19.25 7 1 6.75 8 4 7.00 11 2 10.50 11 2 10.50 123 29 115.75 378.04 393.26 385.01 2 1 1 1 1

2 0 - PELÇİN 11/0 27 9 24.75 0 0 0.00 3 0 3.00 1 1 0.75 4 0 4.00 23 5 21.75 6 1 5.75 10 4 9.00 9 3 8.25 13 0 13.00 96 23 90.25 356.06 301.10 323.25 8 2 2 2 1

3 1 - HALİL AĞIR 11/A 16 4 15.00 13 2 12.50 12 0 12.00 6 2 5.50 5 0 5.00 19 6 17.50 7 1 6.75 6 2 5.50 9 3 8.25 13 0 13.00 106 20 101.00 343.03 341.39 333.07 15 3 3 3 2

4 48 - VEYSİ AYTAR 11/B 27 8 25.00 12 2 11.50 2 1 1.75 1 1 0.75 5 0 5.00 21 5 19.75 6 0 6.00 5 5 3.75 8 5 6.75 9 4 8.00 96 31 88.25 324.97 323.12 330.98 33 4 4 4 1

5 7 - YETER ÖZKAYA 11/A 27 7 25.25 11 3 10.25 5 2 4.50 2 2 1.50 5 0 5.00 24 3 23.25 7 1 6.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 12 1 11.75 93 20 88.00 321.70 332.02 342.65 39 5 5 5 3

6 10 - ELİF GEDİKİ 11/A 26 8 24.00 6 0 6.00 0 0 0.00 4 0 4.00 5 0 5.00 24 3 23.25 8 0 8.00 5 0 5.00 5 4 4.00 2 2 1.50 85 17 80.75 313.87 308.00 327.11 48 6 6 6 4

7 95 - ZAHİRE AKINCI 11/D 17 8 15.00 6 0 6.00 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 25 5 23.75 8 0 8.00 4 3 3.25 4 5 2.75 9 3 8.25 83 27 76.25 309.90 277.99 299.75 59 7 7 7 1

8 12 - GÜLİZAR İNAL 11/A 29 8 27.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 2 24.50 7 1 6.75 3 2 2.50 5 1 4.75 1 1 0.75 70 15 66.25 295.50 268.47 302.64 94 8 8 8 5

9 45 - MEDİN AKGÜN 11/B 15 8 13.00 6 0 6.00 0 0 0.00 1 0 1.00 5 0 5.00 25 2 24.50 5 3 4.25 1 0 1.00 4 3 3.25 11 1 10.75 73 17 68.75 293.42 254.69 276.64 99 9 9 9 2

10 38 - ÖZGÜR AKÇALI 11/B 26 2 25.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 3 20.25 8 0 8.00 4 2 3.50 4 2 3.50 4 1 3.75 67 10 64.50 289.94 259.81 290.65 108 10 10 10 3

11 114 - ÖZGÜR CAN 11/D 19 6 17.50 8 4 7.00 8 0 8.00 3 2 2.50 5 0 5.00 19 7 17.25 3 4 2.00 3 3 2.25 9 4 8.00 9 3 8.25 86 33 77.75 289.30 292.67 290.58 110 11 11 11 2

12 50 - ADİLE KILIÇ 11/B 28 9 25.75 8 5 6.75 7 1 6.75 4 2 3.50 5 0 5.00 13 9 10.75 5 3 4.25 0 1 -0.25 7 4 6.00 12 0 12.00 89 34 80.50 286.90 315.06 306.11 114 12 12 12 4

13 8 - ARVİN NUR AR 11/A 25 9 22.75 12 1 11.75 2 0 2.00 1 0 1.00 3 0 3.00 21 3 20.25 6 2 5.50 1 0 1.00 1 2 0.50 5 3 4.25 77 20 72.00 278.58 296.77 306.35 136 13 13 13 6

14 120 - SEVTAP BARAN 11/D 2812 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 0 8.00 5 0 5.00 1511 12.25 5 2 4.50 3 7 1.25 7 5 5.75 10 3 9.25 81 40 71.00 277.36 284.49 287.40 139 14 14 14 3

15 69 - SELCAN COŞKUN 11/C 17 9 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 5 0 5.00 26 3 25.25 4 2 3.50 0 0 0.00 7 2 6.50 4 1 3.75 63 18 58.50 273.89 233.06 262.18 147 15 15 15 1

16 132 - EMİNE TOĞRAN 11/B 2411 21.25 8 6 6.50 3 2 2.50 2 1 1.75 4 1 3.75 17 6 15.50 4 1 3.75 1 1 0.75 6 6 4.50 9 3 8.25 78 38 68.50 272.16 276.27 281.63 157 16 16 16 5

17 103 - FATMA DEMİR 11/D 9 1 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 7 21.25 3 4 2.00 5 3 4.25 8 4 7.00 10 2 9.50 58 21 52.75 269.31 194.57 223.48 166 17 17 17 4

18 0 - OSM N KUM 11/0 24 6 22.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 8 16.00 4 4 3.00 3 0 3.00 8 3 7.25 8 5 6.75 65 26 58.50 268.95 237.25 257.35 168 18 18 18 2

19 35 - RABİA GÖKÇEOĞLU 11/B 2412 21.00 9 6 7.50 4 0 4.00 3 5 1.75 5 0 5.00 14 8 12.00 5 1 4.75 1 0 1.00 7 4 6.00 7 1 6.75 79 37 69.75 267.15 283.09 281.43 174 19 19 19 6

20 49 - YAHYA TEKÇE 11/B 1817 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 4 0 4.00 19 6 17.50 5 1 4.75 5 5 3.75 7 4 6.00 8 4 7.00 66 38 56.50 266.97 220.54 242.93 175 20 20 20 7

21 78 - AYHAN ASLAN 11/C 24 7 22.25 11 2 10.50 6 2 5.50 5 0 5.00 4 0 4.00 11 5 9.75 2 3 1.25 2 4 1.00 6 2 5.50 10 3 9.25 81 28 74.00 261.76 301.40 285.13 190 21 21 21 2

22 0 - HASAN YEŞİL APRA 11/C 2310 20.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 23 9 20.75 6 2 5.50 0 0 0.00 1 1 0.75 7 6 5.50 62 28 55.00 260.28 238.06 265.47 194 22 22 22 3

23 75 - MAHMUT KAÇMAZ 11/C 22 8 20.00 11 3 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1310 10.50 4 1 3.75 3 6 1.50 7 4 6.00 10 3 9.25 70 35 61.25 256.50 251.58 255.54 210 23 23 23 4

24 13 - ENES ÇİFTÇİ 11/A 22 4 21.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 5 0 5.00 1313 9.75 6 2 5.50 6 4 5.00 9 4 8.00 4 3 3.25 65 31 57.25 254.65 238.99 249.75 216 24 24 24 7

25 110 - NUR İLDUĞUR 11/D 2111 18.25 7 4 6.00 3 3 2.25 4 2 3.50 4 1 3.75 1410 11.50 5 3 4.25 1 2 0.50 6 1 5.75 7 4 6.00 72 41 61.75 250.10 259.80 260.46 245 25 25 25 5

26 32 - MUSTAFA ANLI 11/A 2112 18.00 13 1 12.75 6 4 5.00 0 0 0.00 3 2 2.50 20 8 18.00 7 1 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 70 28 63.00 249.77 278.19 284.98 248 26 26 26 8

27 0 - AYŞE DİZLEK 11/D 1310 10.50 4 2 3.50 0 0 0.00 2 1 1.75 5 0 5.00 16 3 15.25 4 3 3.25 1 2 0.50 7 2 6.50 8 1 7.75 60 24 54.00 247.11 219.73 231.35 255 27 27 27 6

28 44 - ESRA NUR YOSUNKAYA 11/B 18 3 17.25 11 1 10.75 0 0 0.00 3 1 2.75 5 0 5.00 10 0 10.00 3 2 2.50 0 0 0.00 6 4 5.00 10 1 9.75 66 12 63.00 247.09 262.17 255.88 256 28 28 28 8

29 14 - ZELAL DEMİR 11/A 24 8 22.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 8 9.00 5 0 5.00 3 2 2.50 8 3 7.25 7 3 6.25 58 24 52.00 245.95 224.91 238.87 263 29 29 29 9

30 23 - KÜBRA YENİKÖY 11/A 2513 21.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 1713 13.75 5 3 4.25 3 6 1.50 5 8 3.00 8 5 6.75 64 51 51.25 245.69 227.20 245.90 265 30 30 30 10
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31 101 - TUBA ALTUN 11/D 14 7 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 17 3 16.25 3 2 2.50 2 0 2.00 6 1 5.75 7 2 6.50 53 16 49.00 242.84 205.46 223.82 276 31 31 31 7

32 0 - ZEYNEP KARAD Ğ 11/C 2212 19.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 7 20.25 4 1 3.75 2 1 1.75 4 4 3.00 0 0 0.00 54 25 47.75 241.85 219.84 246.91 281 32 32 32 5

33 0 - ADİLE GÜLTEKİN 11/C 2811 25.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8 0 8.00 5 0 5.00 5 10 2.50 3 3 2.25 2 5 0.75 8 4 7.00 11 1 10.75 70 34 61.50 239.83 265.49 253.38 292 33 33 33 6

34 15 - RUKEN ÖZ 11/A 22 9 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 10 7 8.25 4 3 3.25 0 0 0.00 6 2 5.50 11 1 10.75 58 22 52.50 238.30 227.86 233.99 302 34 34 34 11

35 122 - MURAT SÜRÜCÜ 11/D 0 0 0.00 1 0 1.00 8 3 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 24 5 22.75 3 5 1.75 7 2 6.50 4 5 2.75 3 1 2.75 50 21 44.75 237.73 179.88 203.70 303 35 35 35 8

36 74 - ZEYNEP ÇADIR 11/C 21 4 20.00 8 3 7.25 5 6 3.50 6 1 5.75 5 0 5.00 9 6 7.50 2 3 1.25 0 0 0.00 2 3 1.25 12 0 12.00 70 26 63.50 237.00 274.28 259.42 306 36 36 36 7

37 107 - ESRA TAŞÇI 11/D 2310 20.50 6 1 5.75 1 0 1.00 5 3 4.25 4 1 3.75 9 3 8.25 4 3 3.25 0 0 0.00 5 5 3.75 9 4 8.00 66 30 58.50 236.19 257.85 253.42 308 37 37 37 9

38 16 - HELİN BEZENG 11/A 21 6 19.50 5 5 3.75 1 0 1.00 2 0 2.00 5 0 5.00 1410 11.50 4 2 3.50 0 0 0.00 6 4 5.00 5 3 4.25 63 30 55.50 236.14 248.02 251.35 309 38 38 38 12

39 52 - MEHMET SAĞIR 11/B 11 1 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 6 2 5.50 3 2 2.50 17 3 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8 3 7.25 8 3 7.25 53 14 49.50 235.88 208.95 220.07 310 39 39 39 9

40 0 - ASEL 11/D 29 8 27.00 11 2 10.50 7 5 5.75 5 1 4.75 3 2 2.50 6 9 3.75 1 2 0.50 2 7 0.25 4 4 3.00 10 1 9.75 78 41 67.75 235.49 299.90 275.55 311 40 40 40 10

41 0 - KÜBRA KIZILKAYA 11/C 2211 19.25 6 8 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 4 1 3.75 14 9 11.75 4 2 3.50 1 3 0.25 3 8 1.00 9 2 8.50 64 44 53.00 234.88 238.25 245.14 313 41 41 41 8

42 0 - İBRAHİM ARSLAN 11/A 2614 22.50 13 2 12.50 9 3 8.25 4 4 3.00 5 0 5.00 1614 12.50 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 40 67.00 234.22 306.93 292.37 316 42 42 42 13

43 43 - *LİH CAN ÖZBÜTÜN 11/B 25 6 23.50 12 3 11.25 8 1 7.75 3 3 2.25 5 0 5.00 12 4 11.00 0 3 -0.75 2 2 1.50 4 2 3.50 2 3 1.25 73 27 66.25 232.63 299.07 280.10 323 43 43 43 10

44 85 - ÖZGE URAL 11/D 20 9 17.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 5 0 5.00 19 4 18.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 5 4 4.00 5 5 3.75 56 26 49.50 231.52 227.08 239.50 329 44 44 44 11

45 125 - AYDOST GÖNÜLLÜ 11/D 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 4 1 3.75 17 6 15.50 5 2 4.50 3 4 2.00 6 3 5.25 6 2 5.50 49 21 43.75 231.18 185.15 204.88 332 45 45 45 12

46 0 - RIDVAN BAŞARAN 11/B 19 4 18.00 8 2 7.50 0 0 0.00 1 0 1.00 5 0 5.00 12 5 10.75 3 1 2.75 2 1 1.75 8 1 7.75 0 0 0.00 58 14 54.50 230.20 245.23 245.22 339 46 46 46 11

47 30 - SEHER BAHÇECİ 11/A 1511 12.25 11 3 10.25 5 2 4.50 3 3 2.25 4 1 3.75 14 8 12.00 3 0 3.00 0 0 0.00 4 5 2.75 7 4 6.00 66 37 56.75 229.88 248.03 243.66 341 47 47 47 14

48 27 - RAMAZAN AY 11/A 2710 24.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1210 9.50 4 3 3.25 0 0 0.00 8 4 7.00 3 0 3.00 54 27 47.25 227.19 226.20 237.91 352 48 48 48 15

49 129 - MÜCAHİT YAMAÇ 11/B 20 5 18.75 10 3 9.25 2 1 1.75 1 2 0.50 5 0 5.00 15 6 13.50 1 0 1.00 3 4 2.00 4 2 3.50 0 0 0.00 61 23 55.25 226.04 255.64 253.47 361 49 49 49 12

50 36 - SENA NUR YAKIŞMA 11/B 2610 23.50 10 5 8.75 4 3 3.25 2 4 1.00 5 0 5.00 9 7 7.25 1 3 0.25 1 5 -0.25 1 6 -0.50 11 1 10.75 70 44 59.00 225.15 271.03 257.40 366 50 50 50 13

51 42 - MİZGİN KAPAN 11/B 2111 18.25 9 1 8.75 5 6 3.50 4 2 3.50 4 1 3.75 12 5 10.75 3 4 2.00 0 0 0.00 2 2 1.50 6 6 4.50 66 38 56.50 223.33 260.68 253.28 374 51 51 51 14

52 9 - UMUT YOĞUNLU 11/A 2019 15.25 6 9 3.75 8 4 7.00 3 5 1.75 5 0 5.00 16 5 14.75 3 4 2.00 4 9 1.75 3 4 2.00 1 5 -0.25 69 64 53.00 222.24 247.11 247.54 378 52 52 52 16

53 29 - ŞEYMA SEVAL 11/A 1616 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 15 6 13.50 4 2 3.50 0 0 0.00 6 2 5.50 5 0 5.00 47 26 40.50 220.83 188.33 207.42 382 53 53 53 17

54 92 - SİNAN ESMEROĞLU 11/D 20 8 18.00 9 4 8.00 6 2 5.50 2 4 1.00 5 0 5.00 12 9 9.75 2 2 1.50 1 2 0.50 7 2 6.50 0 0 0.00 64 33 55.75 220.36 257.95 248.75 385 54 54 54 13

55 111 - MERVE YAMAN 11/D 24 9 21.75 6 2 5.50 1 0 1.00 0 0 0.00 5 0 5.00 12 8 10.00 2 1 1.75 2 8 0.00 1 5 -0.25 7 3 6.25 60 36 51.00 217.81 246.67 245.60 395 55 55 55 14

56 28 - ŞÜKRAN BEYAZ 11/A 1815 14.25 9 0 9.00 0 1 -0.25 6 1 5.75 5 0 5.00 16 7 14.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 58 27 51.25 213.70 246.77 245.30 409 56 56 56 18

57 0 - MÜLKİYE KEKLİK 11/C 24 8 22.00 10 4 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 3 10.25 1 1 0.75 0 0 0.00 3 2 2.50 4 2 3.50 53 20 48.00 212.75 238.13 238.70 414 57 57 57 9

58 72 - YAREN İPEK 11/C 2412 21.00 10 5 8.75 6 1 5.75 3 5 1.75 5 0 5.00 10 3 9.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62 27 55.25 212.64 271.46 261.76 416 58 58 58 10

59 54 - HELİN ÖZBÜLBÜL 11/B 1912 16.00 3 3 2.25 2 0 2.00 2 5 0.75 4 1 3.75 15 8 13.00 3 3 2.25 1 0 1.00 2 2 1.50 3 3 2.25 54 37 44.75 212.48 220.13 227.76 419 59 59 59 15

60 19 - MİZGİN AKÇİÇEK 11/0 2115 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 9 11.75 3 3 2.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 9 4 8.00 47 32 39.00 210.22 197.43 212.47 426 60 60 60 3
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61 55 - MEHMET DYN 11/B 19 7 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 8 12.00 1 2 0.50 0 0 0.00 2 3 1.25 9 3 8.25 45 23 39.25 210.13 196.47 209.66 427 61 61 61 16

62 84 - BERVAN İNCAZ 11/A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 8 17.00 6 2 5.50 0 0 0.00 9 3 8.25 0 0 0.00 34 13 30.75 209.24 145.38 175.37 429 62 62 62 19

63 11 - NEBİ CİRİT 11/A 18 7 16.25 10 4 9.00 1 2 0.50 0 0 0.00 4 1 3.75 12 9 9.75 4 2 3.50 0 0 0.00 3 4 2.00 2 0 2.00 54 29 46.75 208.00 231.25 231.56 438 63 63 63 20

64 81 - RECEP GÜLELİ 11/0 2511 22.25 12 3 11.25 9 3 8.25 4 2 3.50 5 0 5.00 9 10 6.50 2 4 1.00 0 1 -0.25 3 8 1.00 2 4 1.00 71 46 59.50 207.39 289.97 265.97 442 64 64 64 4

65 57 - BÜŞRA BALA 11/B 18 5 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 6 4 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 13 0 13.00 44 10 41.50 203.05 202.29 201.02 460 65 65 65 17

66 135 - ROJHAT BEZENG 11/C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 7 15.25 3 2 2.50 3 5 1.75 10 1 9.75 0 0 0.00 33 15 29.25 201.68 139.94 164.04 461 66 66 66 11

67 0 - MERYEM AL 11/A 29 9 26.75 10 4 9.00 6 3 5.25 1 0 1.00 5 0 5.00 6 5 4.75 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 61 25 54.75 201.68 278.99 258.94 462 67 67 67 21

68 127 - ÜMEYİR BAYIK 11/D 2811 25.25 12 3 11.25 9 2 8.50 7 0 7.00 3 0 3.00 5 23 -0.75 3 2 2.50 1 4 0.00 0 1 -0.25 3 0 3.00 71 46 59.50 196.85 297.90 264.13 478 68 68 68 15

69 0 - BEYTULLAH FIRTINA 11/B 22 9 19.75 9 4 8.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 5 8.75 2 3 1.25 3 4 2.00 1 4 0.00 2 2 1.50 50 31 42.25 196.53 224.72 224.58 479 69 69 69 18

70 113 - HACI TATA 11/D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 7 3 6.25 5 1 4.75 6 1 5.75 7 1 6.75 4 2 3.50 33 9 30.75 194.68 144.29 156.05 484 70 70 70 16

71 89 - İLKNU R LAÇİN 11/B 2712 24.00 4 3 3.25 0 0 0.00 2 0 2.00 5 0 5.00 9 13 5.75 1 5 -0.25 2 4 1.00 2 2 1.50 3 6 1.50 55 45 43.75 191.06 237.79 229.64 493 71 71 71 19

72 93 - SÜLEYMAN ALAY 11/D 2112 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 3 10.25 1 0 1.00 0 3 -0.75 2 4 1.00 4 3 3.25 39 25 32.75 187.87 190.83 202.19 503 72 72 72 17

73 0 - ESRA YEDİVERAN 11/C 22 9 19.75 10 3 9.25 4 2 3.50 3 3 2.25 3 1 2.75 6 7 4.25 3 1 2.75 1 3 0.25 0 4 -1.00 2 1 1.75 54 34 45.50 186.88 244.99 231.81 504 73 73 73 12

74 33 - ÇİĞDEM KARAÇALI 11/B 12 5 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 3 1 2.75 1313 9.75 2 4 1.00 4 6 2.50 3 7 1.25 3 2 2.50 43 41 32.75 185.67 180.30 187.61 505 74 74 74 20

75 61 - BERZAN YILDIZ 11/C 14 7 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 8 11 5.25 5 3 4.25 5 3 4.25 4 6 2.50 0 0 0.00 41 30 33.50 185.56 184.44 189.82 506 75 75 75 13

76 108 - FARUK AÇIK 11/D 1030 2.50 6 9 3.75 2 10 -0.50 1 7 -0.75 1 0 1.00 12 5 10.75 7 0 7.00 4 10 1.50 4 9 1.75 2 11 -0.75 49 91 26.25 181.94 151.81 171.47 516 76 76 76 18

77 0 - EMİN ÇALAN 11/B 2110 18.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 3 8.25 2 0 2.00 1 2 0.50 1 0 1.00 1 0 1.00 35 15 31.25 181.93 189.90 199.88 517 77 77 77 21

78 47 - MAHMUT BANKA 11/B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 8 11.00 2 3 1.25 5 4 4.00 4 2 3.50 4 0 4.00 28 17 23.75 180.98 129.70 146.92 520 78 78 78 22

79 26 - HARUN GÜZEL 11/A 4 17 -0.25 2 9 -0.25 0 6 -1.50 1 5 -0.25 0 1 -0.25 9 6 7.50 3 2 2.50 2 3 1.25 5 7 3.25 10 2 9.50 36 58 24.00 177.48 119.82 136.70 527 79 79 79 22

80 24 - SULTAN İNCİ 11/B 1914 15.50 7 1 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.75 1 3 0.25 0 0 0.00 3 8 1.00 5 6 3.50 42 37 32.75 173.67 194.15 192.46 539 80 80 80 23

81 40 - RECEP DEMİR 11/B 1 6 -0.50 14 1 13.75 3 4 2.00 1 1 0.75 1 3 0.25 9 3 8.25 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 21 27.25 155.21 166.91 164.22 554 81 81 81 24

82 91 - BERFİN ÖZER 11/D 2316 19.00 4 8 2.00 0 0 0.00 2 6 0.50 3 2 2.50 6 23 0.25 2 4 1.00 0 4 -1.00 2 11 -0.75 3 10 0.50 45 84 25.25 142.61 187.46 180.73 569 82 82 82 19

83 104 - RAMAZAN KURUMLU 11/D 9 11 6.25 7 6 5.50 5 3 4.25 7 1 6.75 3 0 3.00 4 5 2.75 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 30 27.50 138.81 186.33 168.11 575 83 83 83 20

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam YGS-1 YGS-3 YGS-5

Kurum Ortalama 17.26 11.60 15.68 10.11 54.65 236.69 240.68 245.63

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI il ilce kurum
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