
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 11. SINIF DENEME SINAVI E.V.18 L03 DS 02 133 133 158 9462

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

Genel Ortalama 14,3 7,9 12,35 13,9 6,6 12,28 12,0 7,4 10,15 15,7 7,6 13,76 55,9 29,5 48,54 247,340

Okul Ortalaması 14,1 5,5 12,72 15,3 4,8 14,08 17,3 5,9 15,78 19,7 6,3 18,11 66,3 22,5 60,69 293,050

KATILIMLAR

1 322 VESİLE YILDIRIM 11A 25 3 24,25 20 6 18,50 28 2 27,50 28 2 27,50 101 13 97,75 433,733 1 126

2 330 BARIŞ ÖZTÜRK 11B 18 3 17,25 24 0 24,00 28 2 27,50 26 1 25,75 96 6 94,50 412,620 2 277

3 324 SEMA KALENDERLİ 11C 20 5 18,75 24 6 22,50 27 2 26,50 27 3 26,25 98 16 94,00 411,670 3 287

4 411 ASERHAT İREVİL 11C 20 10 17,50 23 7 21,25 29 1 28,75 25 5 23,75 97 23 91,25 410,175 4 294

5 383 ENES KIRVAR 11B 18 9 15,75 24 2 23,50 28 2 27,50 25 5 23,75 95 18 90,50 401,335 5 374

6 427 RAHİME YEŞİLTAŞ 11A 20 8 18,00 19 6 17,50 28 2 27,50 26 3 25,25 93 19 88,25 400,893 6 380

7 432 FATMA KANDEMİR 11C 20 5 18,75 19 9 16,75 27 3 26,25 28 2 27,50 94 19 89,25 400,545 7 385

8 380 MEHMET AL 11A 25 3 24,25 21 5 19,75 22 3 21,25 25 3 24,25 93 14 89,50 398,633 8 401

9 51 RUKEN KARATAŞ 11E 18 5 16,75 17 4 16,00 29 1 28,75 25 4 24,00 89 14 85,50 396,270 9 438

10 331 SEVGİ AKKUTLU 11C 18 4 17,00 17 3 16,25 27 3 26,25 27 3 26,25 89 13 85,75 389,670 10 511

11 450 KÜBRA ŞNTŞ 11C 18 6 16,50 15 5 13,75 28 1 27,75 25 5 23,75 86 17 81,75 384,885 11 578

12 344 AKKUTLU SERHAT 11A 15 5 13,75 20 7 18,25 27 2 26,50 27 3 26,25 89 17 84,75 381,525 12 627

13 397 EMİNE ÖZKAYA 11D 20 5 18,75 20 4 19,00 24 4 23,00 24 3 23,25 88 16 84,00 380,725 13 640

14 451 KADER ALTUNDAŞ 11D 14 6 12,50 21 5 19,75 28 2 27,50 25 5 23,75 88 18 83,50 379,628 14 656

15 14 İBRAHİM ÖZKAYA 11B 15 3 14,25 24 2 23,50 25 4 24,00 25 2 24,50 89 11 86,25 378,878 15 664

16 350 MAZLUM KAÇMAZ 11D 10 3 9,25 20 7 18,25 29 1 28,75 29 1 28,75 88 12 85,00 378,773 16 667

17 296 ŞİRİN YILDIZ 11C 18 2 17,50 21 3 20,25 24 4 23,00 24 5 22,75 87 14 83,50 377,163 17 699

18 362 BERMAL KAYA 11E 16 2 15,50 21 1 20,75 24 3 23,25 25 4 24,00 86 10 83,50 373,508 18 762

19 329 HATİCE YILDIRIM 11 18 2 17,50 16 5 14,75 25 4 24,00 25 4 24,00 84 15 80,25 372,860 19 773

20 433 LEYLA ADIYAMAN 11D 15 4 14,00 13 5 11,75 28 2 27,50 25 5 23,75 81 16 77,00 368,823 20 835

21 470 KADER DEMİRKAPI 11A 13 6 11,50 20 4 19,00 25 4 24,00 26 3 25,25 84 17 79,75 359,133 21 1015

22 283 SAMET GÜZEN 11C 13 9 10,75 14 7 12,25 28 2 27,50 25 5 23,75 80 23 74,25 356,210 22 1083

23 454 SEVİNÇ AKGEYİK 11A 21 7 19,25 17 9 14,75 22 8 20,00 22 7 20,25 82 31 74,25 352,795 23 1154

24 382 REMZİ * ÇELİK 11D 17 11 14,25 17 8 15,00 27 2 26,50 15 4 14,00 76 25 69,75 352,788 24 1155

25 342 NEDİM AKÇALI 11B 13 5 11,75 20 5 18,75 23 6 21,50 28 2 27,50 84 18 79,50 351,463 25 1179

26 391 HÜSNİYE DELİBAŞ 11C 9 3 8,25 19 6 17,50 27 3 26,25 25 4 24,00 80 16 76,00 351,120 26 1187

27 456 AYŞE ÇETİZ 11C 16 4 15,00 19 5 17,75 22 4 21,00 23 4 22,00 80 17 75,75 349,765 27 1215

28 0 YUSUF BARAN 11B 16 8 14,00 22 6 20,50 20 7 18,25 26 3 25,25 84 24 78,00 343,945 28 1320

29 328 CEYLAN KARTAL 11A 15 0 15,00 13 1 12,75 24 2 23,50 18 4 17,00 70 7 68,25 341,890 29 1366

30 375 BERFİN KAÇUK 11E 20 1 19,75 15 4 14,00 18 5 16,75 23 2 22,50 76 12 73,00 341,335 30 1380

31 457 İLYAS GİRAY 11D 11 6 9,50 14 8 12,00 25 2 24,50 27 3 26,25 77 19 72,25 340,198 31 1398

32 396 SEDEF ÇETİN 11C 15 6 13,50 4 0 4,00 28 2 27,50 19 4 18,00 66 12 63,00 338,920 32 1441

33 326 SERHAT OĞAT 11A 12 5 10,75 17 7 15,25 24 6 22,50 25 4 24,00 78 22 72,50 337,968 33 1461

34 369 ZEYNEP ERSAN 11C 10 4 9,00 15 3 14,25 24 4 23,00 27 3 26,25 76 14 72,50 335,363 34 1525

35 0 UĞUR AL 11C 9 3 8,25 17 2 16,50 25 5 23,75 24 5 22,75 75 15 71,25 333,968 35 1563

36 452 BETÜL GÜMÜTTAŞ 11E 12 2 11,50 11 2 10,50 23 2 22,50 25 4 24,00 71 10 68,50 330,960 36 1624

37 348 ZEYNEP KARAÇALI 11D 17 5 15,75 14 6 12,50 23 6 21,50 16 12 13,00 70 29 62,75 326,653 37 1716

38 54 AYŞENUR ERDEM 11E 15 4 14,00 24 5 22,75 17 6 15,50 21 5 19,75 77 20 72,00 324,203 38 1776

39 404 MERYEM GMSK 11D 12 2 11,50 18 4 17,00 20 5 18,75 23 3 22,25 73 14 69,50 322,595 39 1826

40 435 İLKNUR KONAK 11A 13 5 11,75 12 5 10,75 23 4 22,00 21 4 20,00 69 18 64,50 322,233 40 1839

41 462 SİBEL ELİBAL 11A 22 3 21,25 17 10 14,50 13 10 10,50 26 4 25,00 78 27 71,25 322,158 41 1843

42 356 BETÜL ÇELİK 11B 15 9 12,75 14 4 13,00 22 4 21,00 20 10 17,50 71 27 64,25 321,353 42 1862

43 407 BAHAR GÜN 11B 19 4 18,00 14 6 12,50 19 8 17,00 19 8 17,00 71 26 64,50 321,290 43 1865

44 325 EBRU EBRET 11D 13 2 12,50 8 2 7,50 24 5 22,75 21 6 19,50 66 15 62,25 321,233 44 1866

45 353 AZAD TATA 11A 16 4 15,00 22 5 20,75 18 2 17,50 14 6 12,50 70 17 65,75 320,055 45 1900

46 460 SEHER AY 11E 11 2 10,50 22 3 21,25 17 2 16,50 24 1 23,75 74 8 72,00 319,088 46 1922

47 368 REMZİ YILM* 11E 11 9 8,75 20 6 18,50 20 6 18,50 26 3 25,25 77 24 71,00 318,820 47 1930

48 341 M YUVANÇ 11A 6 0 6,00 8 0 8,00 26 3 25,25 26 4 25,00 66 7 64,25 318,238 48 1944
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49 438 FİLİZ DELİKTAŞ 11C 17 3 16,25 17 5 15,75 15 5 13,75 23 2 22,50 72 15 68,25 315,255 49 2017

50 377 DİCLE GEYİK 11B 16 5 14,75 10 5 8,75 19 2 18,50 22 6 20,50 67 18 62,50 313,953 50 2056

51 417 NASRETTİN KESİK 11A 22 5 20,75 23 5 21,75 11 7 9,25 19 9 16,75 75 26 68,50 313,193 51 2071

52 412 NİSAN YKAYA 11C 16 2 15,50 2 0 2,00 22 1 21,75 18 3 17,25 58 6 56,50 312,675 52 2087

53 471 ÖZGÜR ASLAN 11E 13 6 11,50 21 5 19,75 18 5 16,75 20 4 19,00 72 20 67,00 312,083 53 2098

54 338 MURAT CAN AR 11D 8 5 6,75 18 3 17,25 24 5 22,75 18 7 16,25 68 20 63,00 311,553 54 2119

55 379 ROJBİN ÖZ 11C 19 4 18,00 16 6 14,50 15 10 12,50 21 1 20,75 71 21 65,75 310,248 55 2150

56 339 AZAD DANGİ 11E 11 4 10,00 24 4 23,00 17 7 15,25 22 6 20,50 74 21 68,75 308,103 56 2204

57 349 ALİYE AĞIR 11E 17 1 16,75 15 3 14,25 15 7 13,25 20 7 18,25 67 18 62,50 303,348 57 2326

58 279 RUMEYSA SÜMER 11B 13 9 10,75 20 5 18,75 18 12 15,00 23 6 21,50 74 32 66,00 302,858 58 2341

59 358 MUAZZEZ DİKER 11D 17 5 15,75 6 3 5,25 16 1 15,75 24 5 22,75 63 14 59,50 301,228 59 2393

60 302 BERFİN YİĞİTBAY 11E 16 6 14,50 13 2 12,50 17 5 15,75 19 10 16,50 65 23 59,25 299,293 60 2433

61 445 SEMANUR AKCAN 11C 16 5 14,75 18 6 16,50 15 4 14,00 17 8 15,00 66 23 60,25 297,178 61 2501

62 473 EMİNE TONBUL 11E 17 1 16,75 15 1 14,75 13 5 11,75 19 5 17,75 64 12 61,00 295,898 62 2537

63 327 HİLAL KOCABABA 11E 15 6 13,50 20 0 20,00 14 9 11,75 21 9 18,75 70 24 64,00 295,400 63 2549

64 387 METİN  DÜNGÜL 11A 17 10 14,50 18 8 16,00 15 8 13,00 19 11 16,25 69 37 59,75 292,463 64 2629

65 395 BAHAR GÜLAÇAN 11B 19 5 17,75 18 10 15,50 13 7 11,25 15 4 14,00 65 26 58,50 291,885 65 2644

66 357 MELİKE KIRAN 11C 16 6 14,50 11 2 10,50 16 6 14,50 19 4 18,00 62 18 57,50 291,650 66 2654

67 444 ŞÜKRAN ORUÇ 11B 14 10 11,50 23 4 22,00 17 8 15,00 12 6 10,50 66 28 59,00 291,520 67 2657

68 401 SERHAT KILIÇ 11C 10 4 9,00 18 2 17,50 14 3 13,25 26 4 25,00 68 13 64,75 290,838 68 2678

69 426 AYSETUTCİ 11E 16 7 14,25 21 0 21,00 13 12 10,00 19 4 18,00 69 23 63,25 290,433 69 2695

70 392 MEHTAP KUTAN 11D 14 2 13,50 18 2 17,50 13 11 10,25 24 5 22,75 69 20 64,00 290,305 70 2702

71 300 HELİN TAMSES 11D 16 3 15,25 15 2 14,50 14 9 11,75 20 7 18,25 65 21 59,75 290,023 71 2714

72 416 İLKNU  GÜMÜŞTAŞ 11E 18 1 17,75 18 5 16,75 10 7 8,25 21 8 19,00 67 21 61,75 289,220 72 2741

73 388 RAHİME AKHAMUR 11A 16 1 15,75 6 1 5,75 15 6 13,50 23 5 21,75 60 13 56,75 289,030 73 2745

74 335 BERFİN KAYA 11B 13 9 10,75 13 5 11,75 18 5 16,75 18 7 16,25 62 26 55,50 286,443 74 2801

75 459 YAZGÜL EBELEME 11D 16 7 14,25 17 8 15,00 12 6 10,50 22 6 20,50 67 27 60,25 284,983 75 2846

76 359 ADEM ÇAVUŞAN 11D 17 7 15,25 24 6 22,50 12 14 8,50 18 12 15,00 71 39 61,25 284,458 76 2864

77 421 PINAR KAÇMAZ 11B 14 8 12,00 9 7 7,25 18 4 17,00 18 7 16,25 59 26 52,50 283,333 77 2898

78 422 MURAT GÜN 11D 10 3 9,25 12 5 10,75 20 7 18,25 17 10 14,50 59 25 52,75 282,120 78 2934

79 466 BERFİN ALAY 11C 15 0 15,00 10 2 9,50 13 4 12,00 18 2 17,50 56 8 54,00 278,065 79 3058

80 354 ALİ F KARADAĞLI 11E 13 10 10,50 14 8 12,00 18 10 15,50 18 12 15,00 63 40 53,00 277,200 80 3088

81 429 SEVCAN POLAT 11B 14 3 13,25 15 2 14,50 12 4 11,00 19 6 17,50 60 15 56,25 276,368 81 3112

82 398 FATİME BATURALP 11E 16 5 14,75 17 12 14,00 14 8 12,00 12 6 10,50 59 31 51,25 272,993 82 3239

83 334 KADER ARSLANALP 11A 14 7 12,25 6 2 5,50 16 7 14,25 20 4 19,00 56 20 51,00 272,170 83 3268

84 406 ŞEHRİBANALTUNKR 11E 17 6 15,50 18 4 17,00 5 1 4,75 23 5 21,75 63 16 59,00 268,040 84 3410

85 384 YUSUF PERK 11D 13 9 10,75 7 0 7,00 15 4 14,00 20 5 18,75 55 18 50,50 267,320 85 3427

86 0 BURHAN BARDAKÇI 11A 2 0 2,00 26 4 25,00 20 9 17,75 48 13 44,75 264,743 86 3513

87 364 CEYLAN KKILIÇ 11A 15 5 13,75 18 8 16,00 15 12 12,00 9 12 6,00 57 37 47,75 264,288 87 3523

88 419 İBRAHİM SRY 11C 11 4 10,00 14 8 12,00 17 13 13,75 14 8 12,00 56 33 47,75 260,443 88 3663

89 424 HELİNAÇIKALIN 11C 16 2 15,50 9 4 8,00 10 4 9,00 18 6 16,50 53 16 49,00 259,920 89 3688

90 455 TUBA GEYİK 11B 15 9 12,75 15 7 13,25 12 7 10,25 15 12 12,00 57 35 48,25 257,090 90 3777

91 468 ŞERNA İŞBİLEN 11E 10 8 8,00 19 7 17,25 14 11 11,25 18 11 15,25 61 37 51,75 257,020 91 3783

92 447 ESRA EROL 11E 7 6 5,50 20 3 19,25 13 4 12,00 16 2 15,50 56 15 52,25 255,035 92 3851

93 430 FURKAN GEYİK 11B 3 1 2,75 5 1 4,75 21 7 19,25 20 8 18,00 49 17 44,75 253,770 93 3899

94 355 SERHAT HAMİDAN 11C 8 3 7,25 10 1 9,75 18 7 16,25 11 3 10,25 47 14 43,50 253,213 94 3924

95 0 BÜŞRA ÖGAT 11B 15 7 13,25 17 10 14,50 12 9 9,75 12 14 8,50 56 40 46,00 252,530 95 3948

96 439 YUSUF DEMİR 11A 14 9 11,75 11 3 10,25 15 8 13,00 10 8 8,00 50 28 43,00 252,493 96 3950
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KATILIMLAR

97 399 ŞENAY TATLI 11A 14 6 12,50 14 5 12,75 9 11 6,25 21 5 19,75 58 27 51,25 249,960 97 4036

98 333 HACER KUYANAY 11E 13 4 12,00 21 6 19,50 6 4 5,00 19 10 16,50 59 24 53,00 249,675 98 4042

99 410 BERKE ASLAN 11B 0 1 -0,25 23 5 21,75 22 7 20,25 45 13 41,75 247,938 99 4104

100 332 REYHAN BAĞLAMIŞ 11D 23 7 21,25 11 19 6,25 17 13 13,75 51 39 41,25 247,813 100 4109

101 347 GÜLCAN KANTELE 11C 11 0 11,00 5 2 4,50 12 8 10,00 23 7 21,25 51 17 46,75 247,778 101 4114

102 414 ECHOFO* 11E 8 6 6,50 14 5 12,75 15 7 13,25 16 10 13,50 53 28 46,00 247,723 102 4117

103 351 GİZEM  UTKUN 11C 20 7 18,25 20 6 18,50 18 11 15,25 58 24 52,00 246,260 103 4174

104 400 LEYLA DAŞÇI 11B 12 7 10,25 20 2 19,50 4 3 3,25 23 5 21,75 59 17 54,75 243,743 104 4290

105 371 RIDVAN ARSLAN 11A 14 16 10,00 21 9 18,75 11 7 9,25 9 6 7,50 55 38 45,50 243,478 105 4304

106 448 MERVE TATLI 11A 16 5 14,75 17 4 16,00 7 9 4,75 14 10 11,50 54 28 47,00 242,755 106 4331

107 390 MERVE GÖZYUMAN 11B 16 10 13,50 16 11 13,25 7 4 6,00 15 9 12,75 54 34 45,50 240,333 107 4423

108 345 SİBEL ŞİRİN 11A 11 10 8,50 19 8 17,00 11 10 8,50 41 28 34,00 237,970 108 4520

109 431 ABDULLAH SAKMAN 11C 14 16 10,00 16 14 12,50 8 8 6,00 21 9 18,75 59 47 47,25 235,693 109 4611

110 453 BARIŞ TÜYSÜZ 11C 10 3 9,25 7 5 5,75 14 7 12,25 13 14 9,50 44 29 36,75 231,490 110 4808

111 443 AZİZE AKİZ 11A 13 6 11,50 12 7 10,25 8 7 6,25 16 11 13,25 49 31 41,25 227,725 111 4981

112 478 YE AKÇİÇEK 11 12 5 10,75 10 7 8,25 11 6 9,50 10 6 8,50 43 24 37,00 227,373 112 5001

113 365 ERÇİN MÜCAHİT 11C 11 8 9,00 15 2 14,50 9 5 7,75 11 6 9,50 46 21 40,75 226,528 113 5037

114 386 MEHMET BÜKE 11E 9 4 8,00 7 5 5,75 11 9 8,75 19 4 18,00 46 22 40,50 225,198 114 5101

115 467 BERFİN SİNİ 11D 13 7 11,25 15 6 13,50 9 15 5,25 15 14 11,50 52 42 41,50 225,185 115 5102

116 405 ÜMİT ALTAY 11B 13 12 10,00 21 6 19,50 5 10 2,50 16 12 13,00 55 40 45,00 221,855 116 5214

117 403 BEDRETTİN POLAT 11D 11 10 8,50 8 6 6,50 10 11 7,25 18 9 15,75 47 36 38,00 216,975 117 5421

118 360 BEKİRKARAKAYALI 11E 16 10 13,50 25 5 23,75 41 15 37,25 214,318 118 5560

119 336 ÖMER SONBAYRAM 11C 18 3 17,25 17 12 14,00 35 15 31,25 214,168 119 5568

120 376 BAHAR KARAKAYA 11A 12 4 11,00 15 10 12,50 4 9 1,75 17 7 15,25 48 30 40,50 211,700 120 5682

121 425 EFLA NUR UÇAK 11D 11 6 9,50 11 8 9,00 16 10 13,50 38 24 32,00 211,690 121 5683

122 361 CUMA BAKIŞLI 11A 2 0 2,00 16 4 15,00 18 9 15,75 36 13 32,75 210,543 122 5721

123 372 HABİL KARAH N 11B 9 6 7,50 9 5 7,75 21 4 20,00 39 15 35,25 209,658 123 5759

124 374 RAŞİT MELİYE 11D 10 3 9,25 9 2 8,50 6 5 4,75 13 8 11,00 38 18 33,50 202,575 124 6060

125 352 FATİH SATMIŞ 11E 0 1 -0,25 2 0 2,00 12 1 11,75 22 6 20,50 36 8 34,00 202,405 125 6066

126 370 LEYLA KURÇAK 11D 13 4 12,00 12 3 11,25 13 6 11,50 38 13 34,75 197,120 126 6321

127 378 SERH 11E 12 5 10,75 8 2 7,50 8 14 4,50 9 11 6,25 37 32 29,00 196,230 127 6359

128 469 BAVER SİGA 11D 6 13 2,75 14 10 11,50 18 11 15,25 38 34 29,50 193,568 128 6481

129 366 SAMED ÇÖLGEÇEN 11D 11 11 8,25 15 10 12,50 7 10 4,50 7 13 3,75 40 44 29,00 191,530 129 6598

130 446 ARZU İŞİK 11D 16 8 14,00 12 5 10,75 28 13 24,75 191,483 130 6601

131 389 SERKAN ŞEKER 11B 10 16 6,00 21 7 19,25 1 2 0,50 13 9 10,75 45 34 36,50 190,033 131 6659

132 337 EMİNE AKIL 11C 4 6 2,50 3 1 2,75 11 6 9,50 5 3 4,25 23 16 19,00 172,583 132 7440

133 436 ÖZGÜR SONBAYRAM 11D 6 22 0,50 5 11 2,25 5 18 0,50 5 16 1,00 21 67 4,25 111,485 133 9101
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 11. SINIF DENEME SINAVI E.V.18 L03 DS 02

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(133)

12,72 4,91 3,92 5,25 15,78 4,26 6,57 7,28 60,69 293,050

İlçe
(133)

12,72 4,91 3,92 5,25 15,78 4,26 6,57 7,28 60,69 293,050
İl

(158)
11,71 4,43 3,64 4,60 13,77 3,83 6,08 6,60 54,66 275,160

Genel
(9462)

12,35 4,42 3,55 4,31 10,15 3,22 5,46 5,08 48,54 247,340
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan

11
(2)

14,12 6,38 3,38 1,75 16,75 3,00 7,25 6,00 58,63 300,120
11A
(26)

14,49 4,71 3,46 5,40 16,47 4,66 6,53 6,86 62,58 302,380
11B
(23)

11,75 6,02 4,73 5,36 14,88 4,10 6,15 7,78 60,77 291,050
11C
(29)

13,09 4,96 3,51 4,65 18,25 4,89 6,46 7,77 63,58 306,330
11D
(27)

11,97 3,78 3,74 4,97 15,21 3,56 6,54 6,61 56,38 276,770
11E
(26)

12,12 5,10 4,36 6,25 13,72 4,13 7,10 7,52 60,30 287,070
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ okulunda 133 6

SİVEREK ilçesinde 133 6 1
ŞANLIURFA ilinde 158 11 2 2

Genelde 9462 531 123 57 33

DERECELER

Genelde sınava 123 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 23. oldu

ŞANLIURFA ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

SİVEREK ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 11. SINIF DENEME SINAVI E.V.18 L03 DS 02
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %
TYT Türkçe (127 Öğrenci) 30 14,09 5,51 47

Türkçe 30 14,09 5,51 47
[-] Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi
değerlendirir.

2 0,39 0,24 20

[-] Metni yorumlar. 2 0,60 0,66 30
[+] Metindeki anlatım biçimleri ve
tekniklerinin işlevlerini belirler.

3 1,65 0,91 55

[-] Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0,28 0,18 28
[-] Şiirde söyleyici ile hitap edilen
kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.

1 0,11 0,08 11

[+] BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ)
METİNLER

2 1,57 0,19 79

[+] Metinler üzerinden imla ve
noktalama çalışmaları yapılır.

4 2,53 0,87 63

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

2 0,69 0,30 34

[+] Metindeki cümlelerin ögeleri
bulunur.

2 1,61 0,26 80

[-] ŞİİR 1 0,17 0,18 17
[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

2 0,76 0,31 38

[+] Metinde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,70 0,15 70

[-] Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi
değerlendirir.

3 0,67 0,60 22

[-] Türün ve dönemin/akımın diğer
önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

1 0,31 0,20 31

[+] DİNLEME 1 0,85 0,02 85
[-] OKUMA (METNİ ANLAMA VE
ÇÖZÜMLEME)

1 0,41 0,33 41

[+] Şiiri yorumlar. 1 0,80 0,03 80

Soru D Y %
TYT Sosyal (125 Öğrenci) 30 15,27 4,75 51

Tarih-1 10 5,36 1,78 54
[+] 1595-1700 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

2 1,23 0,25 62

[-] XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak
girişimlerini açıklar.

3 1,46 0,68 49

[+] Modern devletler hukukunun ortaya
çıkışında Westphalia (Vestfalya)
Barışı’nın rolünü kavrar.

1 0,78 0,11 78

[-] Denizcilik faaliyetlerinin
içdenizlerden okyanuslara taşınmasının
dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini
analiz eder.

4 1,89 0,74 47

Coğrafya-1 10 4,33 1,65 43
[+] Madde döngüleri ve enerji akışını
ekosistemin devamlılığı açısından analiz
eder.

4 2,14 0,35 53

[-] Türkiye’nin nüfus politikalarını
gerekçeleri açısından değerlendirir.

2 0,70 0,53 35

[-] Biyoçeşitliliğin oluşumu ve
azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.

3 1,46 0,22 49

[-] Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri
nüfus politikaları ve sonuçlarını
karşılaştırır.

1 0,03 0,55 3

Felsefe 10 5,58 1,32 56
[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

3 1,64 0,38 55

[-] Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan
düşünce ortamını açıklar.

3 1,36 0,62 45

[+] MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl
felsefesinin karakteristik özelliklerini
açıklar.

2 1,01 0,30 50

[+] MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl
felsefesinin karakteristik özelliklerini
açıklar.

1 0,82 0,01 82

[+] MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

1 0,76 0 76

Soru D Y %
TYT Matematik (131 Öğrenci) 30 17,25 5,89 58

Matematik-1 30 17,25 5,89 58
[+] Yönlü açıyı açıklar. 2 1,40 0,44 70
[+] Trigonometrik Fonksiyonlar 19 11,00 3,85 58
[+] Trigonometrik fonksiyonları birim
çember yardımıyla açıklar.

2 1,27 0,50 63

[+] Kosinüs teoremiyle ilgili problemler
çözer.

5 2,63 0,89 53

[-] Sinüs teoremiyle ilgili problemler
çözer.

2 0,95 0,20 48

Soru D Y %
TYT Fen (133 Öğrenci) 30 19,69 6,31 66

Fizik 10 5,06 3,20 51
[-] Bir boyutta sabit ivmeli hareketi
analiz eder.

2 0,56 1,19 28

[-] Hava direncinin ihmal edildiği
ortamda düşen cisimlerin hareketlerini
analiz eder.

1 0,10 0,61 10

[-] BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET 1 0,31 0,38 31
[-] Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile
ilgili hesaplamalar yapar.

1 0,30 0,22 30

[+] Net kuvvetin yönünü belirleyerek
büyüklüğünü hesaplar.

1 0,68 0,18 68

[+] VEKTÖRLER 1 0,77 0,20 77
[+] Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı
cisimlerin hareketini farklı gözlem
çerçevelerine göre yorumlar

1 0,74 0,10 74

[+] Sabit hızlı iki cismin hareketini
birbirine göre yorumlar.

1 0,71 0,24 71

[+] Net kuvvet etkisindeki cismin
hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

1 0,89 0,08 89

Kimya 10 6,98 1,65 70
[+] Yükseltgenme Basamakları 2 1,36 0,28 68
[+] Periyodik özelliklerdeki değişim
eğilimlerini sebepleriyle açıklar.

2 1,20 0,41 60

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri
açıklar.

1 0,57 0,28 57

[+] Elementleri Tanıyalım 2 1,61 0,23 80
[+] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,68 0,19 68

[+] Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1,56 0,27 78

Biyoloji 10 7,65 1,46 76
[+] Endokrin bezleri ve bu bezlerin
salgıladıkları hormonları açıklar.

6 4,53 0,89 76

[+] Sinir sisteminin yapı, görev ve
işleyişini açıklar.

1 0,83 0,11 83

[+] Duyu organlarının yapısını ve
işleyişini açıklar.

3 2,28 0,45 76
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