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1 558 - MERT CAN AVCI 10/B 19 7 17.25 8 1 7.75 4 2 3.50 3 0 3.00 3 1 2.75 28 1 27.75 8 1 7.75 7 3 6.25 9 1 8.75 84.75 436.825 400.250 328.762 4 1 1 1 1

2 651 - KOD ADI TEHLİKE 10/B 21 7 19.25 6 4 5.00 7 2 6.50 4 1 3.75 4 1 3.75 25 5 23.75 9 1 8.75 7 3 6.25 10 0 10.00 87.00 425.188 386.950 355.363 6 2 2 2 2

3 556 - MERVAN DAĞ 10/C 1215 8.25 7 2 6.50 8 2 7.50 5 0 5.00 4 0 4.00 26 4 25.00 7 3 6.25 8 2 7.50 10 0 10.00 80.00 425.188 322.113 308.812 6 2 2 2 1

4 621 - HAYRUNNİSA KARAVA 10/A 19 3 18.25 4 4 3.00 4 3 3.25 5 0 5.00 2 2 1.50 26 4 25.00 6 3 5.25 7 3 6.25 9 1 8.75 76.25 401.913 388.613 307.150 19 4 4 4 1

5 637 - SÜREYYAAYIDIZ 10/B 22 7 20.25 7 3 6.25 7 3 6.25 5 0 5.00 5 0 5.00 25 5 23.75 6 4 5.00 8 2 7.50 9 1 8.75 87.75 400.250 393.600 385.288 24 5 5 5 3

6 659 - EMİNE BOYNUKARA 10/E 1312 10.00 5 4 4.00 3 3 2.25 5 0 5.00 4 1 3.75 24 6 22.50 7 3 6.25 8 2 7.50 9 1 8.75 70.00 400.250 317.125 267.250 24 5 5 5 1

7 584 - SÜLEYMAN KARAEL 10/C 21 9 18.75 8 2 7.50 6 4 5.00 5 0 5.00 3 2 2.50 26 4 25.00 7 3 6.25 7 3 6.25 7 3 6.25 82.50 391.938 391.938 358.688 31 7 7 7 2

8 601 - OSMAN ÇINAR 10/A 8 2 7.50 2 1 1.75 1 0 1.00 4 1 3.75 2 1 1.75 24 2 23.50 5 0 5.00 7 1 6.75 8 0 8.00 59.00 388.613 307.150 205.738 33 8 8 8 2

9 608 - BEDRİYE İLDİRİ 10/B 1911 16.25 5 5 3.75 8 2 7.50 5 0 5.00 4 0 4.00 26 3 25.25 7 2 6.50 4 6 2.50 9 1 8.75 79.50 386.950 376.975 343.725 34 9 9 9 4

10 537 - BAHAR ÖZPOLAT 10/D 11 9 8.75 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 26 4 25.00 6 3 5.25 8 2 7.50 6 3 5.25 67.25 386.950 325.438 262.262 34 9 9 9 1

11 615 - ÖZLEM ARAK 10/D 18 7 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 23 4 22.00 7 2 6.50 7 1 6.75 8 2 7.50 62.75 385.288 355.363 234.000 36 11 11 11 2

12 613 - MEHMETEMİNKURTBOĞ 10/E 19 6 17.50 5 4 4.00 3 4 2.00 4 1 3.75 5 0 5.00 27 3 26.25 6 4 5.00 6 4 5.00 7 3 6.25 74.75 383.625 391.938 315.462 38 12 12 12 2

13 646 - HAYRUNİSSAKOCAMAN 10/D 1211 9.25 5 3 4.25 4 3 3.25 4 0 4.00 4 0 4.00 21 6 19.50 7 1 6.75 9 1 8.75 8 2 7.50 67.25 383.625 292.188 265.587 38 12 12 12 3

14 605 - AYUSUF URMAZ 10/D 1910 16.50 9 1 8.75 6 4 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 25 5 23.75 7 3 6.25 7 3 6.25 7 3 6.25 81.50 383.625 368.663 360.350 38 12 12 12 3

15 611 - RANA YEŞİLDAĞ 10/B 22 8 20.00 6 3 5.25 5 3 4.25 3 2 2.50 4 1 3.75 22 8 20.00 5 5 3.75 9 1 8.75 10 0 10.00 78.25 383.625 367.000 338.738 38 12 12 12 5

16 619 - ŞÜKRAN ALTUNDAL 10/E 21 5 19.75 3 4 2.00 0 0 0.00 5 0 5.00 4 0 4.00 22 3 21.25 7 2 6.50 7 2 6.50 8 2 7.50 72.50 378.637 373.650 305.488 49 16 16 16 3

17 528 - ZEYNEP ŞENATEŞ 10/A 20 7 18.25 6 4 5.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 23 4 22.00 7 1 6.75 7 3 6.25 7 2 6.50 72.25 376.975 368.663 305.488 52 17 17 17 3

18 628 - EMİNE KINIŞ 10/C 1511 12.25 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22 4 21.00 8 2 7.50 7 2 6.50 7 2 6.50 54.25 376.975 322.113 185.787 52 17 17 17 3

19 522 - FATİME BEYAZKUŞ 10/E 20 5 18.75 7 1 6.75 5 4 4.00 5 0 5.00 4 0 4.00 21 6 19.50 7 2 6.50 8 2 7.50 8 2 7.50 79.50 373.650 355.363 357.025 57 19 19 19 4

20 552 - ARHAT KAK 10/A 17 3 16.25 4 3 3.25 4 5 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 24 4 23.00 6 2 5.50 6 4 5.00 8 2 7.50 68.25 373.650 362.012 282.212 57 19 19 19 4

21 657 - S* HAT SAVAŞ 10/B 1711 14.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 5 23.75 6 3 5.25 7 3 6.25 6 3 5.25 54.75 370.325 353.700 195.762 61 21 21 21 6

22 653 - ZAHİDE DEMİR 10/B 1711 14.25 6 4 5.00 7 3 6.25 4 1 3.75 4 0 4.00 23 6 21.50 6 4 5.00 7 3 6.25 8 1 7.75 73.75 370.325 338.738 322.113 61 21 21 21 6

23 622 - İDRİS KI*ILKAYA 10/B 18 8 16.00 1 0 1.00 1 0 1.00 4 0 4.00 4 0 4.00 19 6 17.50 7 2 6.50 8 2 7.50 9 1 8.75 66.25 368.663 323.775 273.900 64 23 23 23 8

24 671 - FATİME BALTACI 10/C 21 8 19.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 2 0 2.00 21 9 18.75 7 3 6.25 8 2 7.50 8 2 7.50 63.00 367.000 352.038 253.950 66 24 24 24 4

25 529 - İBRAHİM GÖKAY 10/B 18 4 17.00 5 3 4.25 0 2 -0.50 5 0 5.00 4 0 4.00 25 3 24.25 5 2 4.50 4 4 3.00 8 0 8.00 69.50 365.337 375.312 298.837 73 25 25 25 9

26 606 - BERİVAN KARABAYIR 10/A 17 2 16.50 1 1 0.75 0 1 -0.25 5 0 5.00 4 0 4.00 21 3 20.25 7 2 6.50 6 4 5.00 8 1 7.75 65.50 363.675 345.387 273.900 76 26 26 26 5

27 63 - KERİM TAŞÇI 10/B 1710 14.50 7 3 6.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 26 4 25.00 8 2 7.50 4 5 2.75 5 5 3.75 62.25 360.350 363.675 255.613 83 27 27 27 10
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28 592 - MURATURMZ 10/D 19 8 17.00 5 5 3.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21 9 18.75 6 4 5.00 7 3 6.25 9 1 8.75 60.25 358.688 338.738 243.975 86 28 28 28 5

29 538 - AYA NUR ATÇA 10/E 13 7 11.25 3 1 2.75 5 1 4.75 5 0 5.00 4 0 4.00 22 4 21.00 6 2 5.50 5 3 4.25 8 2 7.50 66.00 355.363 315.462 285.538 89 29 29 29 5

30 609 - MUSTAFA DAĞKESEN 10/D 15 7 13.25 6 3 5.25 5 1 4.75 5 0 5.00 4 1 3.75 24 6 22.50 6 3 5.25 5 4 4.00 7 3 6.25 70.00 353.700 338.738 313.800 90 30 30 30 6

31 676 - ESMA NAZ SÜMER 10/A 1412 11.00 4 3 3.25 6 1 5.75 5 0 5.00 3 0 3.00 21 2 20.50 7 0 7.00 5 3 4.25 7 3 6.25 66.00 353.700 310.475 287.200 90 30 30 30 6

32 596 - FATİME KIRMIZIALA 10/C 1411 11.25 4 4 3.00 3 1 2.75 5 0 5.00 4 0 4.00 24 4 23.00 5 2 4.50 4 4 3.00 8 2 7.50 64.00 353.700 328.762 273.900 90 30 30 30 5

33 629 - GÜLSEREN DURMAN 10/E 1612 13.00 4 6 2.50 5 5 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 25 4 24.00 5 5 3.75 6 3 5.25 6 4 5.00 64.75 353.700 347.050 278.887 90 30 30 30 6

34 3849 - FATİME OLGUN 10/E 1310 10.50 0 1 -0.25 4 0 4.00 4 0 4.00 4 0 4.00 2010 17.50 4 2 3.50 7 1 6.75 10 0 10.00 60.00 352.038 287.200 248.963 96 34 34 34 7

35 614 - ŞÜKRAN KANTARLI 10/C 22 3 21.25 4 3 3.25 3 0 3.00 3 0 3.00 2 0 2.00 21 4 20.00 2 0 2.00 7 1 6.75 9 0 9.00 70.25 352.038 375.312 317.125 96 34 34 34 6

36 669 - ESRA SERİCİ 10/E 1710 14.50 7 1 6.75 7 1 6.75 5 0 5.00 2 2 1.50 25 5 23.75 6 4 5.00 4 6 2.50 7 3 6.25 72.00 350.375 355.363 330.425 101 36 36 36 8

37 567 - SONGÜL SEÇMEK 10/C 1 3 0.25 2 0 2.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 4 0 4.00 26 4 25.00 2 3 1.25 1 1 0.75 10 0 10.00 42.50 347.050 268.913 137.575 103 37 37 37 7

38 666 - MEKİYE AKTAR 10/E 18 8 16.00 6 3 5.25 1 1 0.75 4 1 3.75 4 0 4.00 19 3 18.25 4 3 3.25 7 1 6.75 9 1 8.75 66.75 347.050 328.762 298.837 103 37 37 37 9

39 545 - FURKAN PARLAK 10/A 15 5 13.75 7 2 6.50 1 2 0.50 4 1 3.75 4 1 3.75 21 5 19.75 5 3 4.25 8 2 7.50 6 3 5.25 65.00 345.387 323.775 288.863 109 39 39 39 7

40 663 - DERYA ERGEN 10/C 15 9 12.75 4 2 3.50 2 0 2.00 0 0 0.00 1 0 1.00 21 2 20.50 7 1 6.75 4 5 2.75 7 2 6.50 55.75 343.725 322.113 229.012 111 40 40 40 8

41 544 - MÜCAHİT KURT 10/D 16 6 14.50 8 1 7.75 6 1 5.75 5 0 5.00 3 1 2.75 17 9 14.75 6 3 5.25 8 1 7.75 9 1 8.75 72.25 343.725 295.512 338.738 111 40 40 40 7

42 3854 - MERVE K 10/C 13 6 11.50 4 2 3.50 4 0 4.00 3 0 3.00 3 1 2.75 21 3 20.25 6 2 5.50 3 3 2.25 8 0 8.00 60.75 340.400 312.137 265.587 117 42 42 42 9

43 636 - MEHMET F OĞLU 10/C 8 8 6.00 7 2 6.50 5 5 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 22 6 20.50 8 2 7.50 4 5 2.75 6 4 5.00 57.25 338.738 277.225 243.975 120 43 43 43 10

44 549 - FATİH ALT 10/A 21 3 20.25 5 1 4.75 1 0 1.00 5 0 5.00 3 1 2.75 24 3 23.25 4 2 3.50 5 3 4.25 5 3 4.25 69.00 335.413 390.275 325.438 125 44 44 44 8

45 626 - MEHMET KOÇ T 10/B 1310 10.50 6 2 5.50 3 1 2.75 1 0 1.00 4 1 3.75 20 9 17.75 8 2 7.50 6 4 5.00 6 4 5.00 58.75 335.413 288.863 257.275 125 44 44 44 11

46 539 - NUR ENDAM YILDIZB 10/E 18 8 16.00 7 3 6.25 5 4 4.00 5 0 5.00 4 0 4.00 19 6 17.50 6 2 5.50 4 3 3.25 9 1 8.75 70.25 333.750 323.775 335.413 130 46 46 46 10

47 572 - ARDIL Z*N 10/B 22 7 20.25 5 4 4.00 2 4 1.00 3 2 2.50 3 1 2.75 21 8 19.00 6 3 5.25 5 2 4.50 7 3 6.25 65.50 333.750 362.012 303.825 130 46 46 46 12

48 658 - BÜŞRA KOCABABA 10/C 19 6 17.50 6 3 5.25 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 23 5 21.75 5 5 3.75 3 5 1.75 8 1 7.75 68.00 333.750 362.012 320.450 130 46 46 46 11

49 532 - SEVAL İLGEN 10/E 1311 10.25 3 5 1.75 4 3 3.25 4 1 3.75 4 1 3.75 1410 11.50 7 3 6.25 8 1 7.75 9 1 8.75 57.00 328.762 245.637 252.287 138 49 49 49 11

50 564 - AHSEN DİLEK 10/B 1812 15.00 6 4 5.00 5 5 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 23 6 21.50 4 5 2.75 6 4 5.00 6 4 5.00 65.50 328.762 343.725 308.812 138 49 49 49 13

51 525 - AHMETCAN GÜNEBAKA 10/C 22 4 21.00 6 3 5.25 5 5 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 20 7 18.25 4 4 3.00 5 4 4.00 9 1 8.75 71.75 327.100 362.012 352.038 143 51 51 51 12

52 670 - EMRE JİYANALBAK 10/E 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 22 8 20.00 7 2 6.50 4 5 2.75 5 5 3.75 40.50 320.450 234.000 150.875 153 52 52 52 12

53 542 - BİLAL ASAL 10/C 14 5 12.75 3 5 1.75 1 0 1.00 4 1 3.75 4 0 4.00 16 5 14.75 7 2 6.50 6 3 5.25 7 3 6.25 56.00 318.788 283.875 255.613 156 53 53 53 13

54 610 - MEHMET KANTARLI 10/C 1510 12.50 6 3 5.25 6 4 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 20 5 18.75 5 0 5.00 0 0 0.00 9 0 9.00 61.75 318.788 308.812 293.850 156 53 53 53 13
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55 649 - M SİNAN TAŞ 10/C 4 1 3.75 6 4 5.00 9 1 8.75 2 0 2.00 3 0 3.00 20 4 19.00 3 6 1.50 4 3 3.25 9 1 8.75 55.00 317.125 252.287 250.625 161 55 55 55 15

56 0 - SENANUR BAĞIŞKONDU 10/A 16 9 13.75 4 5 2.75 7 2 6.50 4 1 3.75 3 1 2.75 20 7 18.25 5 5 3.75 3 6 1.50 9 1 8.75 61.75 315.462 313.800 297.175 165 56 56 56 9

57 616 - CANSU ÖZEL 10/B 19 8 17.00 4 3 3.25 4 2 3.50 5 0 5.00 4 1 3.75 1711 14.25 7 2 6.50 7 2 6.50 6 4 5.00 64.75 315.462 308.812 317.125 165 56 56 56 14

58 555 - FIRAT KURTAR 10/E 1112 8.00 6 3 5.25 1 1 0.75 3 2 2.50 3 0 3.00 22 6 20.50 7 2 6.50 3 6 1.50 5 5 3.75 51.75 315.462 290.525 230.675 165 56 56 56 13

59 665 - CUMA YILM* 10/B 19 6 17.50 7 2 6.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 1812 15.00 5 3 4.25 7 2 6.50 7 2 6.50 67.75 315.462 317.125 337.075 165 56 56 56 14

60 0 - AYFER 10/D 11 4 10.00 3 0 3.00 0 0 0.00 3 1 2.75 4 0 4.00 15 3 14.25 6 2 5.50 7 2 6.50 6 1 5.75 51.75 313.800 262.262 232.338 169 60 60 60 8

61 668 - MUSTAFA TELTİK 10/E 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 19 3 18.25 5 1 4.75 0 0 0.00 9 1 8.75 33.50 312.137 220.700 112.638 172 61 61 61 14

62 303 - SEDEF BÜYÜKKILIÇ 10/E 1210 9.50 9 1 8.75 0 1 -0.25 5 0 5.00 3 1 2.75 18 3 17.25 6 3 5.25 4 5 2.75 7 3 6.25 57.25 310.475 278.887 272.238 174 62 62 62 15

63 579 - NİSA AKDEMİR 10/D 12 9 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 3 0 3.00 19 8 17.00 5 4 4.00 2 1 1.75 9 1 8.75 49.25 310.475 278.887 219.037 174 62 62 62 9

64 553 - MEDİNE VATANSEVER 10/C 13 8 11.00 3 1 2.75 1 0 1.00 4 1 3.75 4 0 4.00 19 6 17.50 3 7 1.25 6 4 5.00 8 2 7.50 53.75 308.812 290.525 250.625 176 64 64 64 16

65 577 - YUSUF KIRAN 10/D 9 8 7.00 3 3 2.25 2 0 2.00 4 1 3.75 4 0 4.00 22 8 20.00 6 1 5.75 4 1 3.75 2 1 1.75 50.25 308.812 280.550 227.350 176 64 64 64 10

66 645 - ESRA KARATAŞ 10/A 18 9 15.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 0 3.00 3 1 2.75 19 4 18.00 5 1 4.75 4 5 2.75 6 3 5.25 57.50 305.488 325.438 278.887 179 66 66 66 10

67 533 - FATMA KILIÇ 10/B 16 7 14.25 7 2 6.50 3 0 3.00 4 0 4.00 4 1 3.75 1812 15.00 5 3 4.25 4 1 3.75 8 1 7.75 62.25 305.488 295.512 310.475 179 66 66 66 16

68 617 - NURGÜL ÖZER 10/B 14 9 11.75 0 1 -0.25 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 21 9 18.75 3 2 2.50 1 2 0.50 9 1 8.75 52.25 303.825 303.825 245.637 182 68 68 68 17

69 594 - FATMA ERMEÇ 10/C 18 7 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 7 14.25 7 2 6.50 4 4 3.00 7 2 6.50 46.50 302.163 303.825 209.062 183 69 69 69 17

70 570 - SEMİHA SAMSA 10/B 11 4 10.00 2 1 1.75 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 20 8 18.00 5 1 4.75 0 3 -0.75 8 1 7.75 49.00 298.837 287.200 229.012 188 70 70 70 18

71 598 - AYŞE BARAN 10/A 13 9 10.75 6 3 5.25 4 2 3.50 5 0 5.00 4 1 3.75 13 9 10.75 6 2 5.50 5 4 4.00 9 0 9.00 57.50 295.512 243.975 288.863 190 71 71 71 11

72 587 - RAPERİN KNGL 10/D 13 7 11.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 19 5 17.75 4 2 3.50 4 5 2.75 6 3 5.25 50.75 295.512 293.850 243.975 190 71 71 71 11

73 585 - SEVGİ AKSOY 10/E 16 6 14.50 4 2 3.50 2 1 1.75 4 0 4.00 3 2 2.50 14 6 12.50 5 4 4.00 4 2 3.50 9 1 8.75 55.00 292.188 280.550 275.562 194 73 73 73 16

74 600 - REMZİYE YILDIZ 10/A 10 5 8.75 1 2 0.50 1 0 1.00 4 1 3.75 4 1 3.75 17 4 16.00 5 2 4.50 4 4 3.00 6 3 5.25 46.50 292.188 265.587 219.037 194 73 73 73 12

75 76 - BURHAN İPEK 10/E 1411 11.25 5 5 3.75 4 3 3.25 4 1 3.75 4 0 4.00 18 8 16.00 9 1 8.75 0 5 -1.25 6 4 5.00 54.50 290.525 282.212 273.900 201 75 75 75 17

76 3852 - EMİNE NUR YEŞİLO 10/B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 4 0 4.00 20 5 18.75 1 2 0.50 3 3 2.25 7 1 6.75 35.00 288.863 225.688 145.887 205 76 76 76 19

77 650 - BERFİN DEVEBAKAN 10/A 17 8 15.00 7 3 6.25 3 7 1.25 4 1 3.75 3 1 2.75 18 8 16.00 5 3 4.25 4 5 2.75 6 4 5.00 57.00 287.200 307.150 293.850 207 77 77 77 13

78 620 - BERFİN TEKÇE 10/D 1510 12.50 7 2 6.50 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 1713 13.75 3 5 1.75 5 5 3.75 9 1 8.75 56.00 287.200 275.562 287.200 207 77 77 77 12

79 554 - SUDE YAVUZYOLCU 10/C 13 9 10.75 2 7 0.25 1 3 0.25 5 0 5.00 4 1 3.75 17 9 14.75 4 2 3.50 5 2 4.50 6 4 5.00 47.75 285.538 270.575 234.000 213 79 79 79 18

80 44 - SERHAT TUŞAN 10/D 1310 10.50 6 4 5.00 5 3 4.25 1 0 1.00 1 1 0.75 18 9 15.75 5 4 4.00 4 6 2.50 6 3 5.25 49.00 283.875 275.562 243.975 214 80 80 80 13

81 643 - MELİKE ÇETİNERR 10/D 14 8 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 1911 16.25 4 5 2.75 3 5 1.75 7 2 6.50 41.00 282.212 288.863 192.438 215 81 81 81 14
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82 648 - ÖZLEM BALYİYEN 10/D 18 8 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1614 12.50 3 5 1.75 6 3 5.25 8 2 7.50 43.00 280.550 290.525 207.400 217 82 82 82 15

83 652 - LEYLA BASALAK 10/D 21 5 19.75 5 4 4.00 3 2 2.50 3 2 2.50 4 0 4.00 1313 9.75 5 4 4.00 5 3 4.25 9 1 8.75 59.50 278.887 297.175 318.788 220 83 83 83 16

84 647 - İREM KAMAN 10/C 11 3 10.25 6 3 5.25 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 20 4 19.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 1 7.75 49.75 278.887 295.512 253.950 220 83 83 83 19

85 530 - ADALET ARIKTEKİN 10/E 17 9 14.75 5 4 4.00 4 3 3.25 5 0 5.00 3 2 2.50 16 9 13.75 5 4 4.00 3 7 1.25 8 2 7.50 56.00 277.225 290.525 297.175 222 85 85 85 18

86 578 - İREM ÖLÇEN 10/C 11 2 10.50 0 0 0.00 2 1 1.75 4 1 3.75 3 0 3.00 22 3 21.25 1 3 0.25 0 0 0.00 5 1 4.75 45.25 275.562 312.137 227.350 223 86 86 86 20

87 612 - BERİVAN 10/E 1511 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 3 1 2.75 16 6 14.50 2 2 1.50 2 2 1.50 9 1 8.75 45.00 275.562 278.887 225.688 223 86 86 86 19

88 632 - FATİH YEDİVERAN 10/B 1312 10.00 8 2 7.50 0 0 0.00 5 0 5.00 4 1 3.75 24 6 22.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 5 3 4.25 52.50 275.562 317.125 275.562 223 86 86 86 20

89 604 - HASAN BUDACI 10/A 16 7 14.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 4 0 4.00 16 6 14.50 4 6 2.50 3 6 1.50 8 1 7.75 49.50 275.562 292.188 255.613 223 86 86 86 14

90 641 - HİLAL İPEKLİ 10/A 21 9 18.75 1 1 0.75 6 3 5.25 5 0 5.00 3 1 2.75 17 8 15.00 6 3 5.25 1 6 -0.50 7 3 6.25 58.50 273.900 325.438 317.125 229 90 90 90 15

91 623 - HELEN KIZILKAN 10/B 19 4 18.00 0 5 -1.25 5 4 4.00 3 0 3.00 4 0 4.00 1514 11.50 4 4 3.00 5 4 4.00 8 2 7.50 53.75 273.900 297.175 285.538 229 90 90 90 21

92 0 - ERDEM NAS 10/E 1812 15.00 1 1 0.75 1 2 0.50 1 0 1.00 4 1 3.75 18 6 16.50 2 0 2.00 2 1 1.75 6 1 5.75 47.00 273.900 310.475 240.650 229 90 90 90 20

93 535 - HAFİZE TAŞ 10/C 19 8 17.00 4 6 2.50 1 1 0.75 3 0 3.00 3 1 2.75 17 8 15.00 3 7 1.25 4 4 3.00 7 2 6.50 51.75 272.238 313.800 273.900 233 93 93 93 21

94 618 - LEYLA SÜSÜNBÜĞE 10/A 10 8 8.00 1 1 0.75 3 0 3.00 0 0 0.00 4 1 3.75 1511 12.25 5 3 4.25 3 6 1.50 8 1 7.75 41.25 272.238 235.662 204.075 233 93 93 93 16

95 660 - ÖMER Y L YILDIZ 10/C 19 8 17.00 7 3 6.25 8 2 7.50 4 1 3.75 4 1 3.75 1513 11.75 5 4 4.00 6 4 5.00 6 4 5.00 64.00 272.238 292.188 355.363 233 93 93 93 21

96 524 - HİCRAN AKPİRİNÇ 10/D 14 4 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 4 1 3.75 17 9 14.75 3 2 2.50 4 4 3.00 6 2 5.50 46.50 272.238 285.538 238.988 233 93 93 93 17

97 667 - DAMLA KIRMIZIGÜL 10/C 16 7 14.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 19 8 17.00 3 3 2.25 1 3 0.25 6 1 5.75 43.50 268.913 308.812 222.363 238 97 97 97 23

98 664 - AYŞEGÜL MODANLI 10/C 11 5 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 4 0 4.00 17 9 14.75 4 0 4.00 0 6 -1.50 8 1 7.75 43.75 267.250 263.925 225.688 241 98 98 98 24

99 563 - MÜLKİYE İNAL 10/A 19 6 17.50 3 4 2.00 1 0 1.00 5 0 5.00 4 0 4.00 16 8 14.00 3 3 2.25 3 4 2.00 7 3 6.25 54.00 263.925 310.475 297.175 243 99 99 99 17

100 546 - ZELİHA KARAVAR 10/D 17 8 15.00 4 5 2.75 3 0 3.00 5 0 5.00 4 1 3.75 18 7 16.25 4 3 3.25 0 5 -1.25 7 3 6.25 54.00 263.925 308.812 297.175 243 99 99 99 18

101 595 - MELİKE DAĞKESEN 10/C 21 3 20.25 3 2 2.50 5 1 4.75 4 1 3.75 3 1 2.75 15 8 13.00 2 2 1.50 4 2 3.50 7 2 6.50 58.50 263.925 322.113 327.100 243 99 99 99 25

102 581 - İBRAHİM ALHAS 10/C 18 9 15.75 5 2 4.50 0 0 0.00 3 1 2.75 3 1 2.75 16 5 14.75 2 2 1.50 1 0 1.00 7 2 6.50 49.50 258.938 303.825 272.238 248 102 102 102 26

103 565 - EBRU GÜMÜŞTAŞ 10/C 18 9 15.75 2 3 1.25 0 0 0.00 4 1 3.75 3 1 2.75 14 2 13.50 2 0 2.00 0 0 0.00 8 1 7.75 46.75 255.613 295.512 257.275 250 103 103 103 27

104 0 - DEMET DMRKRN 10/B 1211 9.25 6 2 5.50 2 3 1.25 5 0 5.00 4 0 4.00 1411 11.25 6 4 5.00 1 2 0.50 7 3 6.25 48.00 253.950 237.325 267.250 252 104 104 104 22

105 63 - MSLÜM TTLIN 10/F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1812 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.50 22.50 250.625 200.750 101.000 256 105 105 105 1

106 568 - HELİN KARAVAR 10/D 16 9 13.75 4 5 2.75 4 4 3.00 4 1 3.75 4 1 3.75 21 5 19.75 2 7 0.25 3 3 2.25 0 0 0.00 49.25 248.963 323.775 280.550 259 106 106 106 19

107 527 - HELİN YENİAY 10/B 1010 7.50 2 0 2.00 0 0 0.00 5 0 5.00 4 0 4.00 13 6 11.50 2 5 0.75 3 4 2.00 7 2 6.50 39.25 238.988 227.350 224.025 265 107 107 107 23

108 654 - EYLEM CUCİ 10/A 11 6 9.50 2 1 1.75 1 1 0.75 4 0 4.00 3 0 3.00 11 4 10.00 1 0 1.00 2 3 1.25 8 2 7.50 38.75 232.338 230.675 227.350 268 108 108 108 18



KURUM - Sayısal SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN BİLFEN 10.SINIF D-2 321 143 143 143

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. v Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam Sayısal Eşit Ağırl Sözel Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

109 590 - İ HALİ YOLAÇAN 10/E 1812 15.00 8 0 8.00 2 0 2.00 4 1 3.75 4 0 4.00 16 6 14.50 4 3 3.25 1 1 0.75 2 4 1.00 52.25 230.675 297.175 318.788 270 109 109 109 21

110 562 - SAADET GÜVEN 10/C 12 7 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 8 14.00 4 6 2.50 2 6 0.50 4 6 2.50 29.75 230.675 262.262 169.162 270 109 109 109 28

111 548 - NURAY UĞUZLU 10/D 9 2 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 13 8 11.00 0 2 -0.50 3 2 2.50 7 2 6.50 35.50 230.675 230.675 207.400 270 109 109 109 20

112 523 - ŞEYMA KURT 10/B 7 5 5.75 4 5 2.75 0 0 0.00 5 0 5.00 2 2 1.50 13 8 11.00 4 4 3.00 0 4 -1.00 7 3 6.25 34.25 229.012 212.387 200.750 273 112 112 112 24

113 536 - HANIMALAY 10/B 1610 13.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 4 1 3.75 4 0 4.00 7 2 6.50 1 0 1.00 3 2 2.50 8 0 8.00 39.00 220.700 234.000 240.650 278 113 113 113 25

114 0 - SÜMEYYE ÖKENEK 10/A 17 8 15.00 3 1 2.75 1 2 0.50 5 0 5.00 4 1 3.75 13 1 12.75 2 6 0.50 0 5 -1.25 6 3 5.25 44.25 215.713 285.538 280.550 282 114 114 114 19

115 662 - MUHSİN UYGUL 10/C 1214 8.50 7 3 6.25 6 4 5.00 1 0 1.00 3 2 2.50 9 11 6.25 5 3 4.25 4 5 2.75 5 5 3.75 40.25 214.050 199.088 255.613 284 115 115 115 29

116 574 - SERAV YY*LA 10/E 1015 6.25 3 2 2.50 8 2 7.50 3 2 2.50 4 1 3.75 9 8 7.00 5 5 3.75 2 4 1.00 6 4 5.00 39.25 212.387 189.113 250.625 285 116 116 116 22

117 408 - MUHSN ALTUNDL 10/E 17 5 15.75 6 2 5.50 1 0 1.00 5 0 5.00 4 0 4.00 18 6 16.50 0 2 -0.50 0 8 -2.00 4 5 2.75 48.00 212.387 315.462 308.812 285 116 116 116 22

118 627 - FERİT KANKILIÇ 10/D 1410 11.50 5 4 4.00 2 2 1.50 5 0 5.00 4 0 4.00 10 8 8.00 5 1 4.75 0 4 -1.00 6 4 5.00 42.75 212.387 230.675 273.900 285 116 116 116 21

119 566 - PELİN ÇİFTEL 10/B 12 7 10.25 4 2 3.50 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 6 1 5.75 3 0 3.00 2 2 1.50 7 2 6.50 40.75 212.387 207.400 260.600 285 116 116 116 26

120 589 - ÇİÇEK KIRMIZIALA 10/D 1315 9.25 7 2 6.50 4 3 3.25 5 0 5.00 4 1 3.75 1119 6.25 6 4 5.00 4 6 2.50 4 6 2.50 44.00 209.062 204.075 285.538 290 120 120 120 22

121 638 - NESRİN BİRANGER 10/E 21 8 19.00 5 5 3.75 4 2 3.50 4 1 3.75 3 2 2.50 7 15 3.25 6 4 5.00 3 5 1.75 7 3 6.25 48.75 209.062 248.963 317.125 290 120 120 120 24

122 0 - İSMAİL ANAÇ 10/E 1215 8.25 6 4 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 10 5 8.75 1 0 1.00 0 0 0.00 7 3 6.25 33.00 207.400 214.050 214.050 292 122 122 122 25

123 631 - AYŞEGÜL AKHANIM 10/A 12 8 10.00 0 0 0.00 1 0 1.00 4 1 3.75 4 0 4.00 9 5 7.75 2 6 0.50 2 4 1.00 7 3 6.25 34.25 204.075 219.037 225.688 293 123 123 123 20

124 634 - ZELİHA ÖZBAY 10/D 12 9 9.75 5 4 4.00 1 2 0.50 5 0 5.00 4 0 4.00 1211 9.25 4 2 3.50 0 4 -1.00 5 5 3.75 38.75 204.075 227.350 255.613 293 123 123 123 23

125 639 - CEREN NARYAPRAĞI 10/A 11 9 8.75 3 4 2.00 0 0 0.00 3 2 2.50 4 0 4.00 9 4 8.00 1 2 0.50 0 0 0.00 7 1 6.75 32.50 202.412 212.387 215.713 296 125 125 125 21

126 0 - BAVER *Z ELER 10/B 5 7 3.25 5 5 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1115 7.25 3 5 1.75 0 0 0.00 7 3 6.25 22.25 202.412 170.825 147.550 296 125 125 125 27

127 550 - SİDAR ESMEROĞLU 10/E 13 4 12.00 5 3 4.25 0 0 0.00 4 1 3.75 2 1 1.75 11 8 9.00 4 3 3.25 0 0 0.00 4 4 3.00 37.00 202.412 240.650 245.637 296 125 125 125 26

128 576 - AYSER KOÇKUZU 10/C 10 7 8.25 3 4 2.00 0 0 0.00 5 0 5.00 2 1 1.75 1010 7.50 2 4 1.00 2 7 0.25 7 3 6.25 32.00 200.750 205.738 214.050 300 128 128 128 30

129 560 - KUŞATAN AHMET 10/A 1712 14.00 3 2 2.50 6 4 5.00 0 1 -0.25 4 1 3.75 15 7 13.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 1 1 0.75 37.75 185.787 282.212 267.250 302 129 129 129 22

130 3844 - ELİF YAVUZASLAN 10/D 11 7 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 4 1 3.75 1317 8.75 3 4 2.00 0 3 -0.75 4 5 2.75 28.25 185.787 220.700 204.075 302 129 129 129 24

131 607 - SULTAN TATLI 10/D 1614 12.50 4 6 2.50 5 5 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 1218 7.50 2 3 1.25 0 1 -0.25 4 1 3.75 37.25 182.463 234.000 267.250 304 131 131 131 25

132 551 - OZAN KARAOGLU 10/E 1515 11.25 7 3 6.25 5 3 4.25 5 0 5.00 4 0 4.00 1511 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 182.463 257.275 305.488 304 131 131 131 27

133 635 - EDA TÜRK 10/B 13 6 11.50 7 1 6.75 2 1 1.75 4 1 3.75 3 1 2.75 6 12 3.00 4 3 3.25 0 3 -0.75 7 2 6.50 38.50 180.800 197.425 277.225 306 133 133 133 28

134 655 - DİLARA ÇALAN 10/D 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 2 0 2.00 4 0 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 7 3 6.25 22.50 175.812 170.825 175.812 307 134 134 134 26

135 561 - MEHMET ALİKALABAL 10/D 1114 7.50 1 5 -0.25 1 4 0.00 4 0 4.00 4 1 3.75 1019 5.25 2 6 0.50 0 0 0.00 6 4 5.00 25.75 172.488 185.787 200.750 309 135 135 135 27



KURUM - Sayısal SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN BİLFEN 10.SINIF D-2 321 143 143 143

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. v Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam Sayısal Eşit Ağırl Sözel Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

136 593 - SNA HMDN 10/A 7 8 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 4 1 3.75 1 0 1.00 7 2 6.50 2 4 1.00 0 1 -0.25 4 3 3.25 22.75 170.825 177.475 182.463 310 136 136 136 23

137 642 - DİLAN KAMALI 10/A 11 7 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 4 0 4.00 9 8 7.00 2 7 0.25 1 0 1.00 3 4 2.00 28.50 169.162 209.062 222.363 311 137 137 137 24

138 591 - ADAR BYZGL 10/B 21 9 18.75 4 3 3.25 3 1 2.75 5 0 5.00 4 0 4.00 7 16 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 2 6.50 43.25 164.175 245.637 325.438 312 138 138 138 29

139 656 - ALİ TEMİK 10/A 16 6 14.50 5 3 4.25 5 3 4.25 3 2 2.50 2 3 1.25 8 6 6.50 0 8 -2.00 0 3 -0.75 4 5 2.75 33.25 144.225 240.650 278.887 314 139 139 139 25

140 29 - CUMA ARSLAN 10/A 9 21 3.75 2 8 0.00 2 8 0.00 1 4 0.00 0 5 -1.25 7 21 1.75 3 7 1.25 3 7 1.25 2 7 0.25 7.00 130.925 137.575 117.625 315 140 140 140 26

141 571 - YAĞIZ BALAMAN 10/A 9 21 3.75 4 6 2.50 1 9 -1.25 1 4 0.00 0 5 -1.25 7 23 1.25 1 9 -1.25 4 6 2.50 3 7 1.25 7.50 125.938 134.250 125.938 316 141 141 141 27

142 534 - BEYZA ŞEN TEŞ 10/B 11 7 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.75 19.75 119.287 162.512 214.050 318 142 142 142 30

143 330 - BARIŞ ÖZTÜRK 10/B 3 10 0.50 2 1 1.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8 20 3.00 1 7 -0.75 1 8 -1.00 0 9 -2.25 0.50 94.350 124.275 110.975 321 143 143 143 31

Ortalamalar Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. v Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam Sayısal Eşit Ağırl Sözel Katılım

Genel 13.86 4.48 4.18 3.57 3.14 16.55 4.30 3.34 6.99 60.31 308.24 302.93 294.81 321

İl 12.50 3.15 2.14 3.37 3.09 15.75 3.67 2.94 6.23 52.64 290.89 288.28 261.15 143

İlçe 12.50 3.15 2.14 3.37 3.09 15.75 3.67 2.94 6.23 52.64 290.89 288.28 261.15 143

Kurum 12.50 3.15 2.14 3.37 3.09 15.75 3.67 2.94 6.23 52.64 290.89 288.28 261.15 143
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