
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 4. DENEME (1.OTURUM) 78 78 1034 26728

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 8,5 6,2 6,97 12,0 5,1 10,73 7,0 6,0 5,52 50,8 27,2 44,03 248,230

Okul Ortalaması 28,3 8,8 26,12 10,5 6,4 8,87 19,0 5,3 17,69 10,6 6,8 8,90 68,4 27,3 61,58 302,770

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA İREVİL 12B 35 5 33,75 12 5 10,75 39 0 39,00 14 6 12,50 100 16 96,00 424,813 1 1 1 3 309

2 58 SAMET ÖZTÜRK 12C 34 5 32,75 18 2 17,50 28 1 27,75 17 3 16,25 97 11 94,25 411,895 1 2 2 6 542

3 241 FATİME ÇETİN 12B 33 7 31,25 11 8 9,00 36 1 35,75 14 6 12,50 94 22 88,50 399,043 2 3 3 7 868

4 0 YUSUF ALTUNDAŞ 12B 31 8 29,00 12 7 10,25 35 3 34,25 16 4 15,00 94 22 88,50 397,615 3 4 4 9 913

5 171 ACAR HACI 12E 26 7 24,25 14 5 12,75 34 6 32,50 17 3 16,25 91 21 85,75 387,695 1 5 5 13 1200

6 295 SEVAL ÜÇLER 12C 36 4 35,00 16 3 15,25 21 5 19,75 16 4 15,00 89 16 85,00 377,960 2 6 6 18 1544

7 260 ŞÜKRAN ÇETİN 12A 30 10 27,50 9 7 7,25 35 2 34,50 14 5 12,75 88 24 82,00 377,595 1 7 7 19 1557

8 0 DİLAN KOYUNCU 12A 33 7 31,25 13 6 11,50 27 7 25,25 16 4 15,00 89 24 83,00 374,808 2 8 8 24 1686

9 187 EBRAR GÜZEN 12A 35 5 33,75 9 8 7,00 27 7 25,25 16 3 15,25 87 23 81,25 368,995 3 9 9 26 1936

10 214 AYŞE İPEK 12C 32 5 30,75 10 2 9,50 25 4 24,00 14 5 12,75 81 16 77,00 355,503 3 10 10 35 2535

11 170 HELİN VAROL 12B 34 4 33,00 15 3 14,25 18 3 17,25 14 6 12,50 81 16 77,00 351,680 4 11 11 40 2751

12 266 BÜŞRA YAŞARTI 12E 31 8 29,00 10 9 7,75 26 7 24,25 14 6 12,50 81 30 73,50 344,565 2 12 12 54 3146

13 178 SEDANUR İPEK 12D 36 4 35,00 10 8 8,00 21 6 19,50 13 5 11,75 80 23 74,25 344,223 1 13 13 56 3168

14 248 ABDULLAH CAN TA * Y 12D 27 7 25,25 7 6 5,50 29 2 28,50 14 5 12,75 77 20 72,00 342,248 2 14 14 62 3258

15 67 CEREN ARSLAN 30 9 27,75 13 6 11,50 21 9 18,75 15 4 14,00 79 28 72,00 336,313 1 15 15 72 3624

16 267 PINAR KIRMIZIGÖL 12A 22 13 18,75 11 8 9,00 32 5 30,75 12 7 10,25 77 33 68,75 334,100 4 16 16 77 3765

17 139 BAVER DEMİRBAŞ 12A 36 3 35,25 12 6 10,50 19 8 17,00 10 7 8,25 77 24 71,00 333,358 5 17 17 78 3811

18 252 EYYÜP DOĞAN 12B 31 8 29,00 14 6 12,50 23 13 19,75 11 9 8,75 79 36 70,00 331,860 5 18 18 81 3912

19 274 SEZER KARAKOL 12A 28 10 25,50 14 3 13,25 25 2 24,50 8 10 5,50 75 25 68,75 331,593 6 19 19 82 3924

20 276 ÖZLEM BONCUK 12A 31 7 29,25 12 5 10,75 21 2 20,50 10 5 8,75 74 19 69,25 329,860 7 20 20 85 4036

21 153 EYYÜP KARATAŞ 12D 27 8 25,00 10 3 9,25 25 6 23,50 12 7 10,25 74 24 68,00 327,320 3 21 21 90 4220

22 247 REMZİ İBİŞOĞLU 12B 32 7 30,25 12 7 10,25 21 3 20,25 10 10 7,50 75 27 68,25 326,810 6 22 22 92 4265

23 167 FATİME ÖZTÜRK 12A 28 12 25,00 7 0 7,00 25 8 23,00 14 6 12,50 74 26 67,50 324,805 8 23 23 96 4403

24 265 HALİL ÇİFTÇİ 12E 33 4 32,00 10 9 7,75 18 3 17,25 13 7 11,25 74 23 68,25 323,993 3 24 24 99 4473

25 94 ROZE HMDN 12D 35 3 34,25 14 2 13,50 12 1 11,75 10 6 8,50 71 12 68,00 320,768 4 25 25 109 4696

26 0 AYLİN AKÇİÇEK 12B 36 3 35,25 4 3 3,25 19 10 16,50 13 4 12,00 72 20 67,00 319,188 7 26 26 114 4827

27 176 YEŞİRE ALAN 12A 32 8 30,00 9 3 8,25 17 2 16,50 13 6 11,50 71 19 66,25 317,183 9 27 27 119 4962

28 222 YILMAZ ALAN 12B 27 9 24,75 13 5 11,75 20 4 19,00 12 8 10,00 72 26 65,50 316,858 8 28 28 122 4992

29 277 A HAŞİM KARAKUZU 12C 27 10 24,50 11 9 8,75 23 5 21,75 12 8 10,00 73 32 65,00 316,805 4 29 29 123 5000

30 163 NUREFŞAN ÖZTÜRK 12E 33 6 31,50 11 6 9,50 19 6 17,50 9 8 7,00 72 26 65,50 316,520 4 30 30 125 5025

31 210 İSLİM KOYUNCU 12E 27 12 24,00 9 7 7,25 24 1 23,75 11 7 9,25 71 27 64,25 315,753 5 31 31 129 5091

32 228 ZEYNEP KÜRKÇÜ 12E 35 4 34,00 14 5 12,75 12 3 11,25 10 8 8,00 71 20 66,00 314,220 6 32 32 135 5218

33 263 NESLİHAN İMÜR 12D 28 6 26,50 6 4 5,00 21 1 20,75 13 4 12,00 68 15 64,25 313,178 5 33 33 141 5293

34 0 BAYRA M 12A 28 8 26,00 15 3 14,25 16 3 15,25 11 7 9,25 70 21 64,75 312,498 10 34 34 142 5344

35 201 SEMRA ANLI 12E 35 4 34,00 11 7 9,25 17 5 15,75 6 5 4,75 69 21 63,75 310,428 7 35 35 148 5498

36 193 FELEK NAZ YAŞAR 12A 30 9 27,75 13 5 11,75 18 2 17,50 8 6 6,50 69 22 63,50 310,428 11 35 35 148 5498

37 250 REMZİYE ASLAN 12B 25 11 22,25 13 5 11,75 21 6 19,50 11 6 9,50 70 28 63,00 309,378 9 37 37 152 5572

38 175 SAMET RZGR 12D 29 6 27,50 12 8 10,00 15 6 13,50 14 5 12,75 70 25 63,75 307,253 6 38 38 154 5708

39 0 TURAN BİLGEÇ 12C 28 9 25,75 11 8 9,00 17 7 15,25 13 5 11,75 69 29 61,75 302,180 5 39 39 169 6110

40 123 ELİF ŞAHİN 12D 30 9 27,75 9 7 7,25 18 5 16,75 10 4 9,00 67 25 60,75 300,480 7 40 40 172 6270

41 275 HAMDU YILDIRIM 12C 16 1 15,75 12 7 10,25 22 2 21,50 14 6 12,50 64 16 60,00 300,353 6 41 41 174 6282

42 156 ABDULLAH ERDOĞAN 12D 28 9 25,75 10 9 7,75 17 4 16,00 11 7 9,25 66 29 58,75 293,670 8 42 42 183 6835

43 216 EMİNE DALKILIÇ 12A 26 8 24,00 12 6 10,50 19 3 18,25 6 4 5,00 63 21 57,75 292,998 12 43 43 184 6892

44 142 KÜBRA ÇİNAR 12A 26 5 24,75 10 7 8,25 14 0 14,00 13 5 11,75 63 17 58,75 291,900 13 44 44 188 6984

45 0 FERHAT ÇİFÇİ 12C 30 10 27,50 7 12 4,00 19 9 16,75 11 8 9,00 67 39 57,25 289,258 7 45 45 193 7189

46 0 MERVE BALKAN 12E 24 15 20,25 14 3 13,25 17 4 16,00 9 7 7,25 64 29 56,75 288,085 8 46 46 199 7295

47 223 ROJDA YÜKSEKKAYA 12A 32 8 30,00 11 9 8,75 13 6 11,50 9 11 6,25 65 34 56,50 284,555 14 47 47 207 7584

48 191 GÜN TAHİR 12B 32 6 30,50 13 7 11,25 14 3 13,25 59 16 55,00 282,445 10 48 48 212 7764
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 4. DENEME (1.OTURUM) 78 78 1034 26728

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 8,5 6,2 6,97 12,0 5,1 10,73 7,0 6,0 5,52 50,8 27,2 44,03 248,230

Okul Ortalaması 28,3 8,8 26,12 10,5 6,4 8,87 19,0 5,3 17,69 10,6 6,8 8,90 68,4 27,3 61,58 302,770

KATILIMLAR

49 186 ZEHRA ÖZASLAN 12D 30 10 27,50 11 8 9,00 14 6 12,50 9 11 6,25 64 35 55,25 281,228 9 49 49 217 7873

50 301 EMİNE D*İR 12C 28 10 25,50 10 6 8,50 14 10 11,50 12 8 10,00 64 34 55,50 280,520 8 50 50 220 7947

51 0 SÜMEYYE ŞAHİN 12B 27 11 24,25 8 8 6,00 16 4 15,00 11 8 9,00 62 31 54,25 278,810 11 51 51 224 8101

52 249 SEHER ÖZDEN 12A 26 12 23,00 8 8 6,00 17 1 16,75 9 5 7,75 60 26 53,50 277,795 15 52 52 226 8193

53 287 MEKİYE ÖZTÜRK 12D 29 10 26,50 10 7 8,25 15 2 14,50 5 3 4,25 59 22 53,50 277,340 10 53 53 227 8236

54 224 HATİCE YILMAZ 12D 21 14 17,50 12 8 10,00 17 2 16,50 11 8 9,00 61 32 53,00 275,975 11 54 54 230 8343

55 286 EBRU ARAÇ 12A 29 5 27,75 11 6 9,50 12 11 9,25 9 5 7,75 61 27 54,25 275,765 16 55 55 231 8363

56 242 BERNA TUĞBAY 12E 28 12 25,00 7 12 4,00 18 9 15,75 10 9 7,75 63 42 52,50 273,925 9 56 56 235 8532

57 150 OYA BİTLİS 12E 32 8 30,00 12 7 10,25 10 4 9,00 5 5 3,75 59 24 53,00 272,620 10 57 57 237 8656

58 0 SEVCAN ÖNCEL 23 12 20,00 10 9 7,75 15 5 13,75 12 8 10,00 60 34 51,50 269,215 2 58 58 247 9010

59 148 SÜMEYRA TEKÇE 12D 24 13 20,75 9 4 8,00 16 4 15,00 9 8 7,00 58 29 50,75 268,310 12 59 59 248 9076

60 243 DOĞAN AKGEYİK 12E 24 15 20,25 11 9 8,75 14 6 12,50 11 9 8,75 60 39 50,25 264,840 11 60 60 258 9391

61 282 DİLEK TOPRAK 12A 24 15 20,25 10 10 7,50 13 4 12,00 12 7 10,25 59 36 50,00 263,338 17 61 61 262 9507

62 179 SİDAR KURAĞ 12C 28 10 25,50 12 7 10,25 11 10 8,50 8 10 5,50 59 37 49,75 261,643 9 62 62 265 9649

63 181 SİNAN ELÇİ 12A 24 13 20,75 8 12 5,00 18 15 14,25 11 9 8,75 61 49 48,75 260,980 18 63 63 267 9698

64 160 DİLEK GÜLBEYAZ 12C 23 11 20,25 10 9 7,75 15 3 14,25 8 7 6,25 56 30 48,50 260,903 10 64 64 268 9703

65 203 NİLGÜN ALAŞHAN 12B 29 7 27,25 11 8 9,00 12 4 11,00 2 2 1,50 54 21 48,75 260,865 12 65 65 269 9707

66 269 SİDAR BALYAN 12C 26 8 24,00 9 7 7,25 13 4 12,00 7 6 5,50 55 25 48,75 260,468 11 66 66 270 9736

67 0 ALEYNA MIZRAKLI 12C 29 8 27,00 8 8 6,00 13 10 10,50 8 10 5,50 58 36 49,00 260,280 12 67 67 271 9745

68 256 SEMA SEVİM 12B 26 9 23,75 10 9 7,75 12 6 10,50 8 6 6,50 56 30 48,50 258,558 13 68 68 276 9920

69 0 DİLARA ORHAN 12A 22 16 18,00 13 5 11,75 14 5 12,75 5 5 3,75 54 31 46,25 253,653 19 69 69 285 10394

70 79 AYŞE KIZILKAYA 12E 25 11 22,25 7 1 6,75 17 13 13,75 6 12 3,00 55 37 45,75 252,605 12 70 70 289 10499

71 154 EMRE SONBAYRAM 12B 16 20 11,00 8 10 5,50 26 6 24,50 5 13 1,75 55 49 42,75 249,908 14 71 71 297 10762

72 143 ENES ARF 12A 22 8 20,00 6 5 4,75 12 5 10,75 10 9 7,75 50 27 43,25 241,683 20 72 72 327 11631

73 200 RUKİYE CENGİZ 12B 15 18 10,50 8 9 5,75 25 8 23,00 4 12 1,00 52 47 40,25 241,278 15 73 73 328 11672

74 161 EDAÇALAN 12C 26 7 24,25 6 7 4,25 8 2 7,50 7 8 5,00 47 24 41,00 233,198 13 74 74 349 12534

75 0 DUYGU BUCAK 23 15 19,25 8 5 6,75 13 12 10,00 6 12 3,00 50 44 39,00 228,988 3 75 75 364 13015

76 147 GAMZE KAPLAN 12C 29 7 27,25 8 10 5,50 9 20 4,00 5 7 3,25 51 44 40,00 228,368 14 76 76 367 13080

77 165 SEMA NUR ÖZAVCI 12B 25 12 22,00 1 2 0,50 10 8 8,00 7 10 4,50 43 32 35,00 214,470 16 77 77 411 14720

78 82 AYSER ÇERİ 12B 25 10 22,50 10 6 8,50 35 16 31,00 203,145 17 78 78 469 16072
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 4. DENEME (1.OTURUM) 78 78 1034 26728

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 8,5 6,2 6,97 12,0 5,1 10,73 7,0 6,0 5,52 50,8 27,2 44,03 248,230

Okul Ortalaması 28,3 8,8 26,12 10,5 6,4 8,87 19,0 5,3 17,69 10,6 6,8 8,90 68,4 27,3 61,58 302,770

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA İREVİL 12B 35 5 33,75 12 5 10,75 39 0 39,00 14 6 12,50 100 16 96,00 424,813 1 1 1 3 309

2 58 SAMET ÖZTÜRK 12C 34 5 32,75 18 2 17,50 28 1 27,75 17 3 16,25 97 11 94,25 411,895 1 2 2 6 542

3 241 FATİME ÇETİN 12B 33 7 31,25 11 8 9,00 36 1 35,75 14 6 12,50 94 22 88,50 399,043 2 3 3 7 868

4 0 YUSUF ALTUNDAŞ 12B 31 8 29,00 12 7 10,25 35 3 34,25 16 4 15,00 94 22 88,50 397,615 3 4 4 9 913

5 171 ACAR HACI 12E 26 7 24,25 14 5 12,75 34 6 32,50 17 3 16,25 91 21 85,75 387,695 1 5 5 13 1200

6 295 SEVAL ÜÇLER 12C 36 4 35,00 16 3 15,25 21 5 19,75 16 4 15,00 89 16 85,00 377,960 2 6 6 18 1544

7 260 ŞÜKRAN ÇETİN 12A 30 10 27,50 9 7 7,25 35 2 34,50 14 5 12,75 88 24 82,00 377,595 1 7 7 19 1557

8 0 DİLAN KOYUNCU 12A 33 7 31,25 13 6 11,50 27 7 25,25 16 4 15,00 89 24 83,00 374,808 2 8 8 24 1686

9 187 EBRAR GÜZEN 12A 35 5 33,75 9 8 7,00 27 7 25,25 16 3 15,25 87 23 81,25 368,995 3 9 9 26 1936

10 214 AYŞE İPEK 12C 32 5 30,75 10 2 9,50 25 4 24,00 14 5 12,75 81 16 77,00 355,503 3 10 10 35 2535

11 170 HELİN VAROL 12B 34 4 33,00 15 3 14,25 18 3 17,25 14 6 12,50 81 16 77,00 351,680 4 11 11 40 2751

12 266 BÜŞRA YAŞARTI 12E 31 8 29,00 10 9 7,75 26 7 24,25 14 6 12,50 81 30 73,50 344,565 2 12 12 54 3146

13 178 SEDANUR İPEK 12D 36 4 35,00 10 8 8,00 21 6 19,50 13 5 11,75 80 23 74,25 344,223 1 13 13 56 3168

14 248 ABDULLAH CAN TA * Y 12D 27 7 25,25 7 6 5,50 29 2 28,50 14 5 12,75 77 20 72,00 342,248 2 14 14 62 3258

15 67 CEREN ARSLAN 30 9 27,75 13 6 11,50 21 9 18,75 15 4 14,00 79 28 72,00 336,313 1 15 15 72 3624

16 267 PINAR KIRMIZIGÖL 12A 22 13 18,75 11 8 9,00 32 5 30,75 12 7 10,25 77 33 68,75 334,100 4 16 16 77 3765

17 139 BAVER DEMİRBAŞ 12A 36 3 35,25 12 6 10,50 19 8 17,00 10 7 8,25 77 24 71,00 333,358 5 17 17 78 3811

18 252 EYYÜP DOĞAN 12B 31 8 29,00 14 6 12,50 23 13 19,75 11 9 8,75 79 36 70,00 331,860 5 18 18 81 3912

19 274 SEZER KARAKOL 12A 28 10 25,50 14 3 13,25 25 2 24,50 8 10 5,50 75 25 68,75 331,593 6 19 19 82 3924

20 276 ÖZLEM BONCUK 12A 31 7 29,25 12 5 10,75 21 2 20,50 10 5 8,75 74 19 69,25 329,860 7 20 20 85 4036

21 153 EYYÜP KARATAŞ 12D 27 8 25,00 10 3 9,25 25 6 23,50 12 7 10,25 74 24 68,00 327,320 3 21 21 90 4220

22 247 REMZİ İBİŞOĞLU 12B 32 7 30,25 12 7 10,25 21 3 20,25 10 10 7,50 75 27 68,25 326,810 6 22 22 92 4265

23 167 FATİME ÖZTÜRK 12A 28 12 25,00 7 0 7,00 25 8 23,00 14 6 12,50 74 26 67,50 324,805 8 23 23 96 4403

24 265 HALİL ÇİFTÇİ 12E 33 4 32,00 10 9 7,75 18 3 17,25 13 7 11,25 74 23 68,25 323,993 3 24 24 99 4473

25 94 ROZE HMDN 12D 35 3 34,25 14 2 13,50 12 1 11,75 10 6 8,50 71 12 68,00 320,768 4 25 25 109 4696

26 0 AYLİN AKÇİÇEK 12B 36 3 35,25 4 3 3,25 19 10 16,50 13 4 12,00 72 20 67,00 319,188 7 26 26 114 4827

27 176 YEŞİRE ALAN 12A 32 8 30,00 9 3 8,25 17 2 16,50 13 6 11,50 71 19 66,25 317,183 9 27 27 119 4962

28 222 YILMAZ ALAN 12B 27 9 24,75 13 5 11,75 20 4 19,00 12 8 10,00 72 26 65,50 316,858 8 28 28 122 4992

29 277 A HAŞİM KARAKUZU 12C 27 10 24,50 11 9 8,75 23 5 21,75 12 8 10,00 73 32 65,00 316,805 4 29 29 123 5000

30 163 NUREFŞAN ÖZTÜRK 12E 33 6 31,50 11 6 9,50 19 6 17,50 9 8 7,00 72 26 65,50 316,520 4 30 30 125 5025

31 210 İSLİM KOYUNCU 12E 27 12 24,00 9 7 7,25 24 1 23,75 11 7 9,25 71 27 64,25 315,753 5 31 31 129 5091

32 228 ZEYNEP KÜRKÇÜ 12E 35 4 34,00 14 5 12,75 12 3 11,25 10 8 8,00 71 20 66,00 314,220 6 32 32 135 5218

33 263 NESLİHAN İMÜR 12D 28 6 26,50 6 4 5,00 21 1 20,75 13 4 12,00 68 15 64,25 313,178 5 33 33 141 5293

34 0 BAYRA M 12A 28 8 26,00 15 3 14,25 16 3 15,25 11 7 9,25 70 21 64,75 312,498 10 34 34 142 5344

35 201 SEMRA ANLI 12E 35 4 34,00 11 7 9,25 17 5 15,75 6 5 4,75 69 21 63,75 310,428 7 35 35 148 5498

36 193 FELEK NAZ YAŞAR 12A 30 9 27,75 13 5 11,75 18 2 17,50 8 6 6,50 69 22 63,50 310,428 11 35 35 148 5498

37 250 REMZİYE ASLAN 12B 25 11 22,25 13 5 11,75 21 6 19,50 11 6 9,50 70 28 63,00 309,378 9 37 37 152 5572

38 175 SAMET RZGR 12D 29 6 27,50 12 8 10,00 15 6 13,50 14 5 12,75 70 25 63,75 307,253 6 38 38 154 5708

39 0 TURAN BİLGEÇ 12C 28 9 25,75 11 8 9,00 17 7 15,25 13 5 11,75 69 29 61,75 302,180 5 39 39 169 6110

40 123 ELİF ŞAHİN 12D 30 9 27,75 9 7 7,25 18 5 16,75 10 4 9,00 67 25 60,75 300,480 7 40 40 172 6270

41 275 HAMDU YILDIRIM 12C 16 1 15,75 12 7 10,25 22 2 21,50 14 6 12,50 64 16 60,00 300,353 6 41 41 174 6282

42 156 ABDULLAH ERDOĞAN 12D 28 9 25,75 10 9 7,75 17 4 16,00 11 7 9,25 66 29 58,75 293,670 8 42 42 183 6835

43 216 EMİNE DALKILIÇ 12A 26 8 24,00 12 6 10,50 19 3 18,25 6 4 5,00 63 21 57,75 292,998 12 43 43 184 6892

44 142 KÜBRA ÇİNAR 12A 26 5 24,75 10 7 8,25 14 0 14,00 13 5 11,75 63 17 58,75 291,900 13 44 44 188 6984

45 0 FERHAT ÇİFÇİ 12C 30 10 27,50 7 12 4,00 19 9 16,75 11 8 9,00 67 39 57,25 289,258 7 45 45 193 7189

46 0 MERVE BALKAN 12E 24 15 20,25 14 3 13,25 17 4 16,00 9 7 7,25 64 29 56,75 288,085 8 46 46 199 7295

47 223 ROJDA YÜKSEKKAYA 12A 32 8 30,00 11 9 8,75 13 6 11,50 9 11 6,25 65 34 56,50 284,555 14 47 47 207 7584

48 191 GÜN TAHİR 12B 32 6 30,50 13 7 11,25 14 3 13,25 59 16 55,00 282,445 10 48 48 212 7764
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 4. DENEME (1.OTURUM) 78 78 1034 26728

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 8,5 6,2 6,97 12,0 5,1 10,73 7,0 6,0 5,52 50,8 27,2 44,03 248,230

Okul Ortalaması 28,3 8,8 26,12 10,5 6,4 8,87 19,0 5,3 17,69 10,6 6,8 8,90 68,4 27,3 61,58 302,770

KATILIMLAR

49 186 ZEHRA ÖZASLAN 12D 30 10 27,50 11 8 9,00 14 6 12,50 9 11 6,25 64 35 55,25 281,228 9 49 49 217 7873

50 301 EMİNE D*İR 12C 28 10 25,50 10 6 8,50 14 10 11,50 12 8 10,00 64 34 55,50 280,520 8 50 50 220 7947

51 0 SÜMEYYE ŞAHİN 12B 27 11 24,25 8 8 6,00 16 4 15,00 11 8 9,00 62 31 54,25 278,810 11 51 51 224 8101

52 249 SEHER ÖZDEN 12A 26 12 23,00 8 8 6,00 17 1 16,75 9 5 7,75 60 26 53,50 277,795 15 52 52 226 8193

53 287 MEKİYE ÖZTÜRK 12D 29 10 26,50 10 7 8,25 15 2 14,50 5 3 4,25 59 22 53,50 277,340 10 53 53 227 8236

54 224 HATİCE YILMAZ 12D 21 14 17,50 12 8 10,00 17 2 16,50 11 8 9,00 61 32 53,00 275,975 11 54 54 230 8343

55 286 EBRU ARAÇ 12A 29 5 27,75 11 6 9,50 12 11 9,25 9 5 7,75 61 27 54,25 275,765 16 55 55 231 8363

56 242 BERNA TUĞBAY 12E 28 12 25,00 7 12 4,00 18 9 15,75 10 9 7,75 63 42 52,50 273,925 9 56 56 235 8532

57 150 OYA BİTLİS 12E 32 8 30,00 12 7 10,25 10 4 9,00 5 5 3,75 59 24 53,00 272,620 10 57 57 237 8656

58 0 SEVCAN ÖNCEL 23 12 20,00 10 9 7,75 15 5 13,75 12 8 10,00 60 34 51,50 269,215 2 58 58 247 9010

59 148 SÜMEYRA TEKÇE 12D 24 13 20,75 9 4 8,00 16 4 15,00 9 8 7,00 58 29 50,75 268,310 12 59 59 248 9076

60 243 DOĞAN AKGEYİK 12E 24 15 20,25 11 9 8,75 14 6 12,50 11 9 8,75 60 39 50,25 264,840 11 60 60 258 9391

61 282 DİLEK TOPRAK 12A 24 15 20,25 10 10 7,50 13 4 12,00 12 7 10,25 59 36 50,00 263,338 17 61 61 262 9507

62 179 SİDAR KURAĞ 12C 28 10 25,50 12 7 10,25 11 10 8,50 8 10 5,50 59 37 49,75 261,643 9 62 62 265 9649

63 181 SİNAN ELÇİ 12A 24 13 20,75 8 12 5,00 18 15 14,25 11 9 8,75 61 49 48,75 260,980 18 63 63 267 9698

64 160 DİLEK GÜLBEYAZ 12C 23 11 20,25 10 9 7,75 15 3 14,25 8 7 6,25 56 30 48,50 260,903 10 64 64 268 9703

65 203 NİLGÜN ALAŞHAN 12B 29 7 27,25 11 8 9,00 12 4 11,00 2 2 1,50 54 21 48,75 260,865 12 65 65 269 9707

66 269 SİDAR BALYAN 12C 26 8 24,00 9 7 7,25 13 4 12,00 7 6 5,50 55 25 48,75 260,468 11 66 66 270 9736

67 0 ALEYNA MIZRAKLI 12C 29 8 27,00 8 8 6,00 13 10 10,50 8 10 5,50 58 36 49,00 260,280 12 67 67 271 9745

68 256 SEMA SEVİM 12B 26 9 23,75 10 9 7,75 12 6 10,50 8 6 6,50 56 30 48,50 258,558 13 68 68 276 9920

69 0 DİLARA ORHAN 12A 22 16 18,00 13 5 11,75 14 5 12,75 5 5 3,75 54 31 46,25 253,653 19 69 69 285 10394

70 79 AYŞE KIZILKAYA 12E 25 11 22,25 7 1 6,75 17 13 13,75 6 12 3,00 55 37 45,75 252,605 12 70 70 289 10499

71 154 EMRE SONBAYRAM 12B 16 20 11,00 8 10 5,50 26 6 24,50 5 13 1,75 55 49 42,75 249,908 14 71 71 297 10762

72 143 ENES ARF 12A 22 8 20,00 6 5 4,75 12 5 10,75 10 9 7,75 50 27 43,25 241,683 20 72 72 327 11631

73 200 RUKİYE CENGİZ 12B 15 18 10,50 8 9 5,75 25 8 23,00 4 12 1,00 52 47 40,25 241,278 15 73 73 328 11672

74 161 EDAÇALAN 12C 26 7 24,25 6 7 4,25 8 2 7,50 7 8 5,00 47 24 41,00 233,198 13 74 74 349 12534

75 0 DUYGU BUCAK 23 15 19,25 8 5 6,75 13 12 10,00 6 12 3,00 50 44 39,00 228,988 3 75 75 364 13015

76 147 GAMZE KAPLAN 12C 29 7 27,25 8 10 5,50 9 20 4,00 5 7 3,25 51 44 40,00 228,368 14 76 76 367 13080

77 165 SEMA NUR ÖZAVCI 12B 25 12 22,00 1 2 0,50 10 8 8,00 7 10 4,50 43 32 35,00 214,470 16 77 77 411 14720

78 82 AYSER ÇERİ 12B 25 10 22,50 10 6 8,50 35 16 31,00 203,145 17 78 78 469 16072
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 4. DENEME (1.OTURUM) 78 78 1034 26728

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 8,5 6,2 6,97 12,0 5,1 10,73 7,0 6,0 5,52 50,8 27,2 44,03 248,230

Okul Ortalaması 28,3 8,8 26,12 10,5 6,4 8,87 19,0 5,3 17,69 10,6 6,8 8,90 68,4 27,3 61,58 302,770

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA İREVİL 12B 35 5 33,75 12 5 10,75 39 0 39,00 14 6 12,50 100 16 96,00 424,813 1 1 1 3 309

2 58 SAMET ÖZTÜRK 12C 34 5 32,75 18 2 17,50 28 1 27,75 17 3 16,25 97 11 94,25 411,895 1 2 2 6 542

3 241 FATİME ÇETİN 12B 33 7 31,25 11 8 9,00 36 1 35,75 14 6 12,50 94 22 88,50 399,043 2 3 3 7 868

4 0 YUSUF ALTUNDAŞ 12B 31 8 29,00 12 7 10,25 35 3 34,25 16 4 15,00 94 22 88,50 397,615 3 4 4 9 913

5 171 ACAR HACI 12E 26 7 24,25 14 5 12,75 34 6 32,50 17 3 16,25 91 21 85,75 387,695 1 5 5 13 1200

6 295 SEVAL ÜÇLER 12C 36 4 35,00 16 3 15,25 21 5 19,75 16 4 15,00 89 16 85,00 377,960 2 6 6 18 1544

7 260 ŞÜKRAN ÇETİN 12A 30 10 27,50 9 7 7,25 35 2 34,50 14 5 12,75 88 24 82,00 377,595 1 7 7 19 1557

8 0 DİLAN KOYUNCU 12A 33 7 31,25 13 6 11,50 27 7 25,25 16 4 15,00 89 24 83,00 374,808 2 8 8 24 1686

9 187 EBRAR GÜZEN 12A 35 5 33,75 9 8 7,00 27 7 25,25 16 3 15,25 87 23 81,25 368,995 3 9 9 26 1936

10 214 AYŞE İPEK 12C 32 5 30,75 10 2 9,50 25 4 24,00 14 5 12,75 81 16 77,00 355,503 3 10 10 35 2535

11 170 HELİN VAROL 12B 34 4 33,00 15 3 14,25 18 3 17,25 14 6 12,50 81 16 77,00 351,680 4 11 11 40 2751

12 266 BÜŞRA YAŞARTI 12E 31 8 29,00 10 9 7,75 26 7 24,25 14 6 12,50 81 30 73,50 344,565 2 12 12 54 3146

13 178 SEDANUR İPEK 12D 36 4 35,00 10 8 8,00 21 6 19,50 13 5 11,75 80 23 74,25 344,223 1 13 13 56 3168

14 248 ABDULLAH CAN TA * Y 12D 27 7 25,25 7 6 5,50 29 2 28,50 14 5 12,75 77 20 72,00 342,248 2 14 14 62 3258

15 67 CEREN ARSLAN 30 9 27,75 13 6 11,50 21 9 18,75 15 4 14,00 79 28 72,00 336,313 1 15 15 72 3624

16 267 PINAR KIRMIZIGÖL 12A 22 13 18,75 11 8 9,00 32 5 30,75 12 7 10,25 77 33 68,75 334,100 4 16 16 77 3765

17 139 BAVER DEMİRBAŞ 12A 36 3 35,25 12 6 10,50 19 8 17,00 10 7 8,25 77 24 71,00 333,358 5 17 17 78 3811

18 252 EYYÜP DOĞAN 12B 31 8 29,00 14 6 12,50 23 13 19,75 11 9 8,75 79 36 70,00 331,860 5 18 18 81 3912

19 274 SEZER KARAKOL 12A 28 10 25,50 14 3 13,25 25 2 24,50 8 10 5,50 75 25 68,75 331,593 6 19 19 82 3924

20 276 ÖZLEM BONCUK 12A 31 7 29,25 12 5 10,75 21 2 20,50 10 5 8,75 74 19 69,25 329,860 7 20 20 85 4036

21 153 EYYÜP KARATAŞ 12D 27 8 25,00 10 3 9,25 25 6 23,50 12 7 10,25 74 24 68,00 327,320 3 21 21 90 4220

22 247 REMZİ İBİŞOĞLU 12B 32 7 30,25 12 7 10,25 21 3 20,25 10 10 7,50 75 27 68,25 326,810 6 22 22 92 4265

23 167 FATİME ÖZTÜRK 12A 28 12 25,00 7 0 7,00 25 8 23,00 14 6 12,50 74 26 67,50 324,805 8 23 23 96 4403

24 265 HALİL ÇİFTÇİ 12E 33 4 32,00 10 9 7,75 18 3 17,25 13 7 11,25 74 23 68,25 323,993 3 24 24 99 4473

25 94 ROZE HMDN 12D 35 3 34,25 14 2 13,50 12 1 11,75 10 6 8,50 71 12 68,00 320,768 4 25 25 109 4696

26 0 AYLİN AKÇİÇEK 12B 36 3 35,25 4 3 3,25 19 10 16,50 13 4 12,00 72 20 67,00 319,188 7 26 26 114 4827

27 176 YEŞİRE ALAN 12A 32 8 30,00 9 3 8,25 17 2 16,50 13 6 11,50 71 19 66,25 317,183 9 27 27 119 4962

28 222 YILMAZ ALAN 12B 27 9 24,75 13 5 11,75 20 4 19,00 12 8 10,00 72 26 65,50 316,858 8 28 28 122 4992

29 277 A HAŞİM KARAKUZU 12C 27 10 24,50 11 9 8,75 23 5 21,75 12 8 10,00 73 32 65,00 316,805 4 29 29 123 5000

30 163 NUREFŞAN ÖZTÜRK 12E 33 6 31,50 11 6 9,50 19 6 17,50 9 8 7,00 72 26 65,50 316,520 4 30 30 125 5025

31 210 İSLİM KOYUNCU 12E 27 12 24,00 9 7 7,25 24 1 23,75 11 7 9,25 71 27 64,25 315,753 5 31 31 129 5091

32 228 ZEYNEP KÜRKÇÜ 12E 35 4 34,00 14 5 12,75 12 3 11,25 10 8 8,00 71 20 66,00 314,220 6 32 32 135 5218

33 263 NESLİHAN İMÜR 12D 28 6 26,50 6 4 5,00 21 1 20,75 13 4 12,00 68 15 64,25 313,178 5 33 33 141 5293

34 0 BAYRA M 12A 28 8 26,00 15 3 14,25 16 3 15,25 11 7 9,25 70 21 64,75 312,498 10 34 34 142 5344

35 201 SEMRA ANLI 12E 35 4 34,00 11 7 9,25 17 5 15,75 6 5 4,75 69 21 63,75 310,428 7 35 35 148 5498

36 193 FELEK NAZ YAŞAR 12A 30 9 27,75 13 5 11,75 18 2 17,50 8 6 6,50 69 22 63,50 310,428 11 35 35 148 5498

37 250 REMZİYE ASLAN 12B 25 11 22,25 13 5 11,75 21 6 19,50 11 6 9,50 70 28 63,00 309,378 9 37 37 152 5572

38 175 SAMET RZGR 12D 29 6 27,50 12 8 10,00 15 6 13,50 14 5 12,75 70 25 63,75 307,253 6 38 38 154 5708

39 0 TURAN BİLGEÇ 12C 28 9 25,75 11 8 9,00 17 7 15,25 13 5 11,75 69 29 61,75 302,180 5 39 39 169 6110

40 123 ELİF ŞAHİN 12D 30 9 27,75 9 7 7,25 18 5 16,75 10 4 9,00 67 25 60,75 300,480 7 40 40 172 6270

41 275 HAMDU YILDIRIM 12C 16 1 15,75 12 7 10,25 22 2 21,50 14 6 12,50 64 16 60,00 300,353 6 41 41 174 6282

42 156 ABDULLAH ERDOĞAN 12D 28 9 25,75 10 9 7,75 17 4 16,00 11 7 9,25 66 29 58,75 293,670 8 42 42 183 6835

43 216 EMİNE DALKILIÇ 12A 26 8 24,00 12 6 10,50 19 3 18,25 6 4 5,00 63 21 57,75 292,998 12 43 43 184 6892

44 142 KÜBRA ÇİNAR 12A 26 5 24,75 10 7 8,25 14 0 14,00 13 5 11,75 63 17 58,75 291,900 13 44 44 188 6984

45 0 FERHAT ÇİFÇİ 12C 30 10 27,50 7 12 4,00 19 9 16,75 11 8 9,00 67 39 57,25 289,258 7 45 45 193 7189

46 0 MERVE BALKAN 12E 24 15 20,25 14 3 13,25 17 4 16,00 9 7 7,25 64 29 56,75 288,085 8 46 46 199 7295

47 223 ROJDA YÜKSEKKAYA 12A 32 8 30,00 11 9 8,75 13 6 11,50 9 11 6,25 65 34 56,50 284,555 14 47 47 207 7584

48 191 GÜN TAHİR 12B 32 6 30,50 13 7 11,25 14 3 13,25 59 16 55,00 282,445 10 48 48 212 7764
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 4. DENEME (1.OTURUM) 78 78 1034 26728

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 8,5 6,2 6,97 12,0 5,1 10,73 7,0 6,0 5,52 50,8 27,2 44,03 248,230

Okul Ortalaması 28,3 8,8 26,12 10,5 6,4 8,87 19,0 5,3 17,69 10,6 6,8 8,90 68,4 27,3 61,58 302,770

KATILIMLAR

49 186 ZEHRA ÖZASLAN 12D 30 10 27,50 11 8 9,00 14 6 12,50 9 11 6,25 64 35 55,25 281,228 9 49 49 217 7873

50 301 EMİNE D*İR 12C 28 10 25,50 10 6 8,50 14 10 11,50 12 8 10,00 64 34 55,50 280,520 8 50 50 220 7947

51 0 SÜMEYYE ŞAHİN 12B 27 11 24,25 8 8 6,00 16 4 15,00 11 8 9,00 62 31 54,25 278,810 11 51 51 224 8101

52 249 SEHER ÖZDEN 12A 26 12 23,00 8 8 6,00 17 1 16,75 9 5 7,75 60 26 53,50 277,795 15 52 52 226 8193

53 287 MEKİYE ÖZTÜRK 12D 29 10 26,50 10 7 8,25 15 2 14,50 5 3 4,25 59 22 53,50 277,340 10 53 53 227 8236

54 224 HATİCE YILMAZ 12D 21 14 17,50 12 8 10,00 17 2 16,50 11 8 9,00 61 32 53,00 275,975 11 54 54 230 8343

55 286 EBRU ARAÇ 12A 29 5 27,75 11 6 9,50 12 11 9,25 9 5 7,75 61 27 54,25 275,765 16 55 55 231 8363

56 242 BERNA TUĞBAY 12E 28 12 25,00 7 12 4,00 18 9 15,75 10 9 7,75 63 42 52,50 273,925 9 56 56 235 8532

57 150 OYA BİTLİS 12E 32 8 30,00 12 7 10,25 10 4 9,00 5 5 3,75 59 24 53,00 272,620 10 57 57 237 8656

58 0 SEVCAN ÖNCEL 23 12 20,00 10 9 7,75 15 5 13,75 12 8 10,00 60 34 51,50 269,215 2 58 58 247 9010

59 148 SÜMEYRA TEKÇE 12D 24 13 20,75 9 4 8,00 16 4 15,00 9 8 7,00 58 29 50,75 268,310 12 59 59 248 9076

60 243 DOĞAN AKGEYİK 12E 24 15 20,25 11 9 8,75 14 6 12,50 11 9 8,75 60 39 50,25 264,840 11 60 60 258 9391

61 282 DİLEK TOPRAK 12A 24 15 20,25 10 10 7,50 13 4 12,00 12 7 10,25 59 36 50,00 263,338 17 61 61 262 9507

62 179 SİDAR KURAĞ 12C 28 10 25,50 12 7 10,25 11 10 8,50 8 10 5,50 59 37 49,75 261,643 9 62 62 265 9649

63 181 SİNAN ELÇİ 12A 24 13 20,75 8 12 5,00 18 15 14,25 11 9 8,75 61 49 48,75 260,980 18 63 63 267 9698

64 160 DİLEK GÜLBEYAZ 12C 23 11 20,25 10 9 7,75 15 3 14,25 8 7 6,25 56 30 48,50 260,903 10 64 64 268 9703

65 203 NİLGÜN ALAŞHAN 12B 29 7 27,25 11 8 9,00 12 4 11,00 2 2 1,50 54 21 48,75 260,865 12 65 65 269 9707

66 269 SİDAR BALYAN 12C 26 8 24,00 9 7 7,25 13 4 12,00 7 6 5,50 55 25 48,75 260,468 11 66 66 270 9736

67 0 ALEYNA MIZRAKLI 12C 29 8 27,00 8 8 6,00 13 10 10,50 8 10 5,50 58 36 49,00 260,280 12 67 67 271 9745

68 256 SEMA SEVİM 12B 26 9 23,75 10 9 7,75 12 6 10,50 8 6 6,50 56 30 48,50 258,558 13 68 68 276 9920

69 0 DİLARA ORHAN 12A 22 16 18,00 13 5 11,75 14 5 12,75 5 5 3,75 54 31 46,25 253,653 19 69 69 285 10394

70 79 AYŞE KIZILKAYA 12E 25 11 22,25 7 1 6,75 17 13 13,75 6 12 3,00 55 37 45,75 252,605 12 70 70 289 10499

71 154 EMRE SONBAYRAM 12B 16 20 11,00 8 10 5,50 26 6 24,50 5 13 1,75 55 49 42,75 249,908 14 71 71 297 10762

72 143 ENES ARF 12A 22 8 20,00 6 5 4,75 12 5 10,75 10 9 7,75 50 27 43,25 241,683 20 72 72 327 11631

73 200 RUKİYE CENGİZ 12B 15 18 10,50 8 9 5,75 25 8 23,00 4 12 1,00 52 47 40,25 241,278 15 73 73 328 11672

74 161 EDAÇALAN 12C 26 7 24,25 6 7 4,25 8 2 7,50 7 8 5,00 47 24 41,00 233,198 13 74 74 349 12534

75 0 DUYGU BUCAK 23 15 19,25 8 5 6,75 13 12 10,00 6 12 3,00 50 44 39,00 228,988 3 75 75 364 13015

76 147 GAMZE KAPLAN 12C 29 7 27,25 8 10 5,50 9 20 4,00 5 7 3,25 51 44 40,00 228,368 14 76 76 367 13080

77 165 SEMA NUR ÖZAVCI 12B 25 12 22,00 1 2 0,50 10 8 8,00 7 10 4,50 43 32 35,00 214,470 16 77 77 411 14720

78 82 AYSER ÇERİ 12B 25 10 22,50 10 6 8,50 35 16 31,00 203,145 17 78 78 469 16072

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
12A 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12A 12B 12C 12D 12E

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

