
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. 9. SINIF 6. DENEME 132 132 132 289

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,29 7,74 16,36 5,11 4,68 3,93 4,85 3,62 3,94 3,41 1,64 3,00 10,47 6,52 8,84 4,20 3,83 3,24 5,11 2,82 4,41 3,90 3,81 2,95 55,34 34,66 46,67 258,110

Okul Ortalaması 17,48 6,81 15,78 4,51 4,43 3,40 3,87 3,07 3,10 3,33 1,52 2,95 10,58 6,66 8,91 4,05 3,97 3,06 5,23 2,84 4,52 4,02 3,89 3,04 53,07 33,19 44,76 250,800

KATILIMLAR

1 43 AYLİN KARA 09B 21 5 19,75 8 1 7,75 8 2 7,50 4 1 3,75 21 2 20,50 8 1 7,75 10 0 10,00 8 1 7,75 88 13 84,75 376,748 15

2 230 LATİF ALTUNDAĞ 09E 25 5 23,75 5 7 3,25 8 4 7,00 5 1 4,75 22 8 20,00 7 3 6,25 6 4 5,00 4 6 2,50 82 38 72,50 359,600 25

3 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 09E 24 4 23,00 11 1 10,75 10 2 9,50 6 0 6,00 14 2 13,50 5 5 3,75 10 0 10,00 6 4 5,00 86 18 81,50 357,573 26

4 108 ROŞNA AKBULUT 09C 23 3 22,25 8 4 7,00 9 1 8,75 3 2 2,50 15 2 14,50 6 2 5,50 6 4 5,00 6 3 5,25 76 21 70,75 336,475 38

5 188 MAZLUM KARLIDAĞ 09E 19 4 18,00 9 3 8,25 9 2 8,50 4 1 3,75 15 2 14,50 6 4 5,00 9 1 8,75 4 5 2,75 75 22 69,50 324,860 47

6 257 MERVE GÜL KUÇAK 09E 23 2 22,50 5 4 4,00 6 4 5,00 3 1 2,75 14 2 13,50 5 4 4,00 6 2 5,50 4 4 3,00 66 23 60,25 312,250 62

7 105 POLAT ŞİRİN 09C 23 4 22,00 6 5 4,75 4 2 3,50 5 0 5,00 12 1 11,75 4 2 3,50 7 2 6,50 7 3 6,25 68 19 63,25 311,865 63

8 23 ESMA AKKUŞ 09A 24 6 22,50 5 5 3,75 5 6 3,50 5 0 5,00 15 6 13,50 5 4 4,00 5 5 3,75 5 5 3,75 69 37 59,75 311,370 67

9 116 FATİH AKELMA 09D 22 6 20,50 1 0 1,00 5 6 3,50 5 0 5,00 16 6 14,50 4 4 3,00 6 4 5,00 8 1 7,75 67 27 60,25 310,383 69

10 3 CMR YSLDAG 09A 11 1 10,75 8 1 7,75 3 0 3,00 21 4 20,00 7 3 6,25 7 2 6,50 8 2 7,50 65 13 61,75 308,450 71

11 29 CUMA ARSLAN 09A 20 10 17,50 3 9 0,75 6 4 5,00 4 2 3,50 16 6 14,50 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 72 38 62,50 307,943 73

12 30 RAHİME ÇELİK 09A 28 2 27,50 5 5 3,75 6 2 5,50 4 1 3,75 10 5 8,75 4 4 3,00 4 2 3,50 4 4 3,00 65 25 58,75 306,233 74

13 85 ÖZGÜR BOYNUKARA 09C 23 7 21,25 6 6 4,50 4 8 2,00 5 1 4,75 18 4 17,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 60 37 50,75 301,585 79

14 96 REMZİ DEMİR 09C 23 7 21,25 4 7 2,25 4 7 2,25 4 1 3,75 15 6 13,50 5 5 3,75 6 4 5,00 5 5 3,75 66 42 55,50 299,498 80

15 117 HAFİZE ŞEN 09D 24 6 22,50 1 1 0,75 4 1 3,75 14 4 13,00 4 5 2,75 7 1 6,75 6 3 5,25 60 21 54,75 298,608 81

16 104 EVİN I *K 09C 21 3 20,25 7 0 7,00 2 0 2,00 4 1 3,75 13 10 10,50 7 1 6,75 5 1 4,75 6 2 5,50 65 18 60,50 298,603 82

17 119 NUPELDA AKÇİÇEK 09D 14 6 12,50 7 4 6,00 8 2 7,50 2 4 1,00 20 3 19,25 3 6 1,50 6 2 5,50 3 5 1,75 63 32 55,00 297,645 83

18 236 HELİN BAKIR 09E 25 5 23,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 11 2 10,50 4 2 3,50 8 1 7,75 4 2 3,50 60 15 56,25 297,180 85

19 71 HANDAN ORTAKAYA 09B 22 7 20,25 5 6 3,50 5 7 3,25 4 1 3,75 12 6 10,50 5 4 4,00 9 1 8,75 5 5 3,75 67 37 57,75 292,813 88

20 9 HASAN BOZKURT 09A 21 5 19,75 10 2 9,50 8 4 7,00 5 1 4,75 9 6 7,50 6 3 5,25 5 4 4,00 5 5 3,75 69 30 61,50 291,798 89

21 280 AYSER GÜN 09E 16 10 13,50 2 7 0,25 4 2 3,50 3 3 2,25 21 4 20,00 5 5 3,75 5 3 4,25 4 5 2,75 60 39 50,25 291,338 90

22 75 AHMET KABATAŞ 09B 21 8 19,00 5 7 3,25 7 2 6,50 4 2 3,50 12 5 10,75 5 3 4,25 5 3 4,25 7 3 6,25 66 33 57,75 291,280 91

23 113 BERFİN AKTEM 09D 25 5 23,75 3 9 0,75 7 5 5,75 4 2 3,50 12 12 9,00 5 5 3,75 8 2 7,50 3 7 1,25 67 47 55,25 291,133 93

24 32 AHMET GÜLALAN 09A 21 7 19,25 5 7 3,25 5 6 3,50 4 2 3,50 15 9 12,75 4 6 2,50 6 3 5,25 5 5 3,75 65 45 53,75 289,635 96

25 102 MERYEM ÖTGEN 09C 22 6 20,50 4 2 3,50 2 3 1,25 15 1 14,75 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 53 16 49,00 288,313 99

26 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 09D 23 3 22,25 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 11 9 8,75 6 2 5,50 7 1 6,75 7 2 6,50 63 27 56,25 288,258 100

27 128 KUDRET KONAK 09D 20 7 18,25 5 7 3,25 6 4 5,00 3 2 2,50 13 10 10,50 6 3 5,25 6 1 5,75 7 2 6,50 66 36 57,00 286,878 102

28 189 BERFİN ÖRDEK 09E 17 8 15,00 4 7 2,25 7 4 6,00 4 1 3,75 18 9 15,75 2 8 0,00 6 3 5,25 4 6 2,50 62 46 50,50 283,265 106

29 4 S YLDRM 09A 19 10 16,50 2 6 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 18 8 16,00 2 6 0,50 5 2 4,50 4 4 3,00 57 38 47,50 280,625 107
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,29 7,74 16,36 5,11 4,68 3,93 4,85 3,62 3,94 3,41 1,64 3,00 10,47 6,52 8,84 4,20 3,83 3,24 5,11 2,82 4,41 3,90 3,81 2,95 55,34 34,66 46,67 258,110

Okul Ortalaması 17,48 6,81 15,78 4,51 4,43 3,40 3,87 3,07 3,10 3,33 1,52 2,95 10,58 6,66 8,91 4,05 3,97 3,06 5,23 2,84 4,52 4,02 3,89 3,04 53,07 33,19 44,76 250,800

KATILIMLAR

30 246 ROHAT BARAN 09E 18 7 16,25 6 4 5,00 7 2 6,50 3 1 2,75 12 4 11,00 4 5 2,75 8 2 7,50 4 4 3,00 62 29 54,75 280,175 108

31 110 SEMAVİ GEYİK 09D 22 8 20,00 7 5 5,75 7 5 5,75 3 3 2,25 10 4 9,00 3 2 2,50 6 0 6,00 3 4 2,00 61 31 53,25 279,470 109

32 35 GÜLSÜM NOYAN 09A 24 4 23,00 6 1 5,75 10 7 8,25 4 5 2,75 7 3 6,25 6 4 5,00 57 24 51,00 278,033 110

33 135 DİLARA AYATAN 09D 19 9 16,75 5 7 3,25 8 2 7,50 4 1 3,75 16 12 13,00 2 6 0,50 3 7 1,25 5 5 3,75 62 49 49,75 277,763 111

34 62 SÜMEYYE TOMBUL 09B 21 3 20,25 1 0 1,00 3 2 2,50 13 11 10,25 6 3 5,25 7 1 6,75 5 0 5,00 56 20 51,00 277,550 112

35 138 AZRA BEYZA YETİK 09D 21 5 19,75 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 11 4 10,00 3 6 1,50 5 2 4,50 7 2 6,50 58 27 51,25 277,183 113

36 48 KERİM YILDIZ 09B 24 4 23,00 14 5 12,75 8 2 7,50 46 11 43,25 275,688 115

37 36 DİDEM ÖZGEYİK 09D 22 6 20,50 7 5 5,75 6 4 5,00 4 1 3,75 10 17 5,75 6 4 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 67 45 55,75 275,608 116

38 233 BİLGE ASLAN 09E 22 8 20,00 4 8 2,00 2 10 -0,50 3 3 2,25 15 14 11,50 4 6 2,50 6 4 5,00 5 5 3,75 61 58 46,50 272,108 117

39 66 ÖZGE KARAKURT 09B 17 12 14,00 8 4 7,00 6 5 4,75 3 2 2,50 12 4 11,00 3 5 1,75 8 1 7,75 5 5 3,75 62 38 52,50 270,703 118

40 8 YUSUF PLT 09A 18 8 16,00 5 1 4,75 3 2 2,50 13 5 11,75 6 3 5,25 5 4 4,00 5 0 5,00 55 23 49,25 269,865 119

41 98 FATİH AVCI 09C 15 9 12,75 9 3 8,25 5 3 4,25 4 1 3,75 13 5 11,75 3 5 1,75 6 3 5,25 5 3 4,25 60 32 52,00 269,593 120

42 72 ESEN KAMA 09B 19 6 17,50 5 3 4,25 1 2 0,50 4 2 3,50 12 6 10,50 3 2 2,50 7 2 6,50 5 5 3,75 56 28 49,00 269,108 121

43 2 BEYZA TAŞÇI 09C 21 6 19,50 3 1 2,75 2 3 1,25 14 5 12,75 6 3 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 49 25 42,75 267,563 122

44 81 HAMZA 09C 19 5 17,75 6 3 5,25 5 3 4,25 2 1 1,75 8 2 7,50 6 3 5,25 7 0 7,00 4 2 3,50 57 19 52,25 267,340 123

45 196 ROJİN KIRAN 09E 24 5 22,75 5 7 3,25 7 5 5,75 3 3 2,25 7 7 5,25 2 7 0,25 9 1 8,75 3 6 1,50 60 41 49,75 266,835 124

46 39 MER*  ASA L 09B 21 6 19,50 1 0 1,00 13 6 11,50 5 3 4,25 4 4 3,00 6 3 5,25 50 22 44,50 266,555 125

47 45 REMZİYE MEŞE 09B 24 5 22,75 5 5 3,75 5 5 3,75 4 2 3,50 3 0 3,00 5 3 4,25 6 3 5,25 7 1 6,75 59 24 53,00 266,195 127

48 118 Ö YUSUF AKER 09D 11 1 10,75 2 2 1,50 4 2 3,50 4 1 3,75 16 2 15,50 5 4 4,00 3 4 2,00 6 2 5,50 51 18 46,50 264,473 128

49 217 İBRAHİM DAŞÇI 09B 9 3 8,25 9 2 8,50 4 2 3,50 15 7 13,25 8 2 7,50 9 1 8,75 4 5 2,75 58 22 52,50 264,210 129

50 28 RABİA OLZUNGA 09A 17 7 15,25 7 2 6,50 6 6 4,50 3 2 2,50 10 5 8,75 6 3 5,25 5 3 4,25 5 4 4,00 59 32 51,00 263,530 130

51 74 HAKAN TARI 09B 10 2 9,50 6 6 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 12 1 11,75 8 1 7,75 5 2 4,50 7 3 6,25 57 17 52,75 263,093 131

52 61 NUR TAMSES 09B 22 8 20,00 4 8 2,00 7 5 5,75 3 3 2,25 9 7 7,25 4 3 3,25 5 3 4,25 3 6 1,50 57 43 46,25 259,718 134

53 127 RENAS DEFİŞET 09D 22 6 20,50 3 9 0,75 5 5 3,75 4 1 3,75 12 10 9,50 3 5 1,75 3 5 1,75 2 6 0,50 54 47 42,25 259,645 135

54 90 ESMA YALTA 09C 19 10 16,50 3 6 1,50 6 4 5,00 3 3 2,25 11 2 10,50 4 5 2,75 5 4 4,00 4 5 2,75 55 39 45,25 259,630 136

55 87 MUSAB 09C 16 7 14,25 8 4 7,00 6 3 5,25 2 4 1,00 11 4 10,00 5 3 4,25 7 2 6,50 0 3 -0,75 55 30 47,50 258,248 137

56 136 BERKEN *IN 09D 15 10 12,50 4 7 2,25 8 2 7,50 2 3 1,25 14 7 12,25 6 3 5,25 4 6 2,50 4 6 2,50 57 44 46,00 257,870 138

57 60 ESRANUR BKR 09B 20 6 18,50 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 12 6,00 5 3 4,25 5 5 3,75 3 6 1,50 57 35 48,25 257,185 140

58 17 MERVE ATAY 09A 19 1 18,75 4 2 3,50 4 3 3,25 3 0 3,00 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 2 5,50 50 11 47,25 256,485 142
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,29 7,74 16,36 5,11 4,68 3,93 4,85 3,62 3,94 3,41 1,64 3,00 10,47 6,52 8,84 4,20 3,83 3,24 5,11 2,82 4,41 3,90 3,81 2,95 55,34 34,66 46,67 258,110
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KATILIMLAR

59 103 ASLI AKARAY 09C 20 9 17,75 4 7 2,25 2 4 1,00 5 1 4,75 11 4 10,00 4 5 2,75 4 4 3,00 3 7 1,25 53 41 42,75 255,898 144

60 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 09C 16 4 15,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 10 3 9,25 5 3 4,25 6 2 5,50 7 1 6,75 50 15 46,25 253,723 145

61 18 AYŞE ŞEKER 09A 19 11 16,25 5 6 3,50 2 9 -0,25 3 2 2,50 11 9 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 3 6 1,50 57 48 45,00 252,618 147

62 37 ÖZGÜR VAROL 09B 17 11 14,25 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 11 4 10,00 5 4 4,00 5 5 3,75 7 2 6,50 54 36 45,00 252,090 148

63 0 RÜMEYSA ASAL   21 7 19,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 12 10 9,50 4 5 2,75 5 2 4,50 3 4 2,00 48 31 40,25 251,780 149

64 100 AYSU TAŞKAYA 09C 22 5 20,75 5 7 3,25 4 5 2,75 4 1 3,75 6 5 4,75 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 52 28 45,00 251,228 150

65 1 EMİNE KY 09A 23 7 21,25 4 6 2,50 4 6 2,50 5 1 4,75 3 5 1,75 5 5 3,75 6 4 5,00 8 2 7,50 58 36 49,00 250,918 151

66 78 SEVİM KILIÇ 09C 22 7 20,25 3 9 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 5 5,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 4 4,00 52 31 44,25 250,813 152

67 88 MERVE BYN 09C 14 5 12,75 6 5 4,75 3 3 2,25 5 0 5,00 10 7 8,25 7 3 6,25 5 1 4,75 5 4 4,00 55 28 48,00 250,205 154

68 106 FERHAT LACİN 09C 14 3 13,25 9 1 8,75 6 2 5,50 4 1 3,75 6 4 5,00 7 3 6,25 6 3 5,25 5 4 4,00 57 21 51,75 249,778 155

69 80 BERFİN ALPAK 09C 17 10 14,50 3 6 1,50 6 4 5,00 2 2 1,50 10 5 8,75 3 4 2,00 8 1 7,75 5 4 4,00 54 36 45,00 249,090 157

70 25 ENES AĞIREL 09A 12 11 9,25 5 7 3,25 5 4 4,00 2 1 1,75 15 5 13,75 4 4 3,00 6 3 5,25 4 6 2,50 53 41 42,75 248,428 158

71 131 DENİZ RÜYA BERK 09D 17 2 16,50 6 1 5,75 1 4 0,00 5 0 5,00 9 3 8,25 3 5 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 47 18 42,50 247,718 159

72 47 AYŞE BALTACI 09B 20 7 18,25 8 3 7,25 3 3 2,25 3 0 3,00 7 9 4,75 3 0 3,00 6 0 6,00 2 3 1,25 52 25 45,75 247,563 160

73 129 FATMA CANLI 09D 5 1 4,75 6 3 5,25 3 2 2,50 17 2 16,50 5 3 4,25 6 4 5,00 5 5 3,75 47 20 42,00 245,028 162

74 31 ROJİN ÇETİNER 09A 16 11 13,25 4 5 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 11 2 10,50 5 4 4,00 5 4 4,00 2 3 1,25 49 32 41,00 243,855 163

75 93 FIRAT AYDIN 09C 14 2 13,50 9 1 8,75 6 2 5,50 5 0 5,00 7 3 6,25 7 3 6,25 2 6 0,50 2 6 0,50 52 23 46,25 243,705 164

76 68 MERVE BOYNUKARA 09B 14 10 11,50 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 12 3 11,25 2 2 1,50 5 1 4,75 6 4 5,00 48 28 41,00 242,020 167

77 133 BERİVAN KANKILIÇF 09D 17 6 15,50 4 3 3,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 43 19 38,25 241,600 168

78 5 İPEK SEÇER 09A 19 11 16,25 6 5 4,75 7 5 5,75 4 2 3,50 8 11 5,25 5 4 4,00 2 6 0,50 5 4 4,00 56 48 44,00 241,455 169

79 279 PERVİN POLATOĞLU 09E 19 10 16,50 3 9 0,75 5 3 4,25 3 3 2,25 11 12 8,00 3 7 1,25 5 5 3,75 4 5 2,75 53 54 39,50 240,433 170

80 27 ROJHELİN ÇAKMAK 09A 21 9 18,75 4 7 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 7 3 6,25 2 7 0,25 6 4 5,00 3 4 2,00 49 40 39,00 239,058 171

81 57 İSMAİL ELMA 09B 21 8 19,00 3 9 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 5 6 3,50 5 4 4,00 8 1 7,75 2 6 0,50 52 37 42,75 238,703 172

82 211 CEMİLE SEVAL 09E 13 1 12,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 0 12,00 2 0 2,00 2 1 1,75 37 3 36,25 238,035 173

83 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 09A 19 6 17,50 9 4 8,00 1 0 1,00 6 1 5,75 6 2 5,50 41 13 37,75 237,903 174

84 11 HABİP AKPR 09A 8 8 6,00 5 7 3,25 5 7 3,25 3 3 2,25 16 13 12,75 7 3 6,25 7 3 6,25 4 6 2,50 55 50 42,50 237,468 175

85 56 SELMA KEKLİK 09B 17 3 16,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 9 5 7,75 2 3 1,25 7 0 7,00 4 1 3,75 43 17 38,75 236,780 176

86 262 NESLİHAN İPEKLİ 09E 21 5 19,75 4 5 2,75 6 6 4,50 4 1 3,75 8 14 4,50 3 5 1,75 3 4 2,00 2 8 0,00 51 48 39,00 236,735 177

87 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 09B 20 8 18,00 3 8 1,00 7 4 6,00 3 3 2,25 7 10 4,50 3 6 1,50 7 0 7,00 2 5 0,75 52 44 41,00 236,348 178
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Genel Ortalama 18,29 7,74 16,36 5,11 4,68 3,93 4,85 3,62 3,94 3,41 1,64 3,00 10,47 6,52 8,84 4,20 3,83 3,24 5,11 2,82 4,41 3,90 3,81 2,95 55,34 34,66 46,67 258,110
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KATILIMLAR

88 50 YUSUF CAN YILDIZB 09B 14 9 11,75 8 4 7,00 4 2 3,50 14 11 11,25 2 8 0,00 4 4 3,00 46 38 36,50 234,475 179

89 273 KADER KALND R 09E 20 9 17,75 4 5 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 6 9 3,75 2 5 0,75 7 1 6,75 4 5 2,75 50 35 41,25 234,008 180

90 92 KISMET OKTAN 09C 17 8 15,00 3 6 1,50 6 1 5,75 3 1 2,75 11 9 8,75 2 1 1,75 1 1 0,75 43 27 36,25 233,538 181

91 126 ROJDA NUR AKDAĞ 09D 19 9 16,75 6 3 5,25 6 1 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 5 2,75 48 29 40,75 231,533 182

92 8 YUSUF POLAT 09A 15 10 12,50 5 7 3,25 3 6 1,50 4 0 4,00 10 5 8,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 47 39 37,25 229,600 184

93 197 GÜLBEYAZ UTUŞ 09E 19 11 16,25 6 4 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 5 2 4,50 5 2 4,50 47 26 40,50 229,345 185

94 207 ZEYNEP KESKİN 09E 19 8 17,00 3 6 1,50 4 2 3,50 5 0 5,00 8 21 2,75 4 6 2,50 6 4 5,00 5 5 3,75 54 52 41,00 228,840 186

95 52 GAFUR KARACA 09B 12 7 10,25 4 2 3,50 11 1 10,75 4 2 3,50 7 3 6,25 4 6 2,50 42 21 36,75 228,703 187

96 215 İBRAHİM ASLAN 09E 16 5 14,75 6 6 4,50 1 2 0,50 2 1 1,75 9 8 7,00 3 6 1,50 7 2 6,50 2 6 0,50 46 36 37,00 228,428 188

97 111 FİRDEVS MAVİÇİÇEK 09D 15 0 15,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 6 3,50 6 2 5,50 7 1 6,75 6 4 5,00 46 17 41,75 227,333 189

98 84 SOZDAR GEÇGEL 09C 13 14 9,50 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 7 10,25 3 7 1,25 5 5 3,75 3 5 1,75 48 46 36,50 226,215 190

99 299 ZİLAN BAYIR 09D 16 3 15,25 1 0 1,00 2 3 1,25 9 4 8,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 37 14 33,50 224,958 192

100 182 ALİ KANDEMİR 09E 12 9 9,75 8 4 7,00 7 3 6,25 5 1 4,75 8 10 5,50 3 7 1,25 5 5 3,75 5 4 4,00 53 43 42,25 224,883 193

101 124 İBRAHİM YENİAY 09D 16 8 14,00 2 8 0,00 5 5 3,75 4 2 3,50 8 14 4,50 5 5 3,75 7 3 6,25 5 4 4,00 52 49 39,75 224,490 194

102 16 KASIM DEDEOĞLU 09A 8 1 7,75 10 2 9,50 5 6 3,50 2 2 1,50 10 2 9,50 4 5 2,75 2 3 1,25 3 3 2,25 44 24 38,00 223,730 195

103 162 M MUSA ÇELİK 09E 3 3 2,25 5 7 3,25 9 3 8,25 3 3 2,25 16 11 13,25 2 8 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 49 44 38,00 222,708 197

104 83 DİLAN EKİNCİOĞLU 09C 18 10 15,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 7 4 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 3 2 2,50 41 27 34,25 220,588 199

105 146 TEMLİHA HATİP 09E 7 6 5,50 4 1 3,75 5 2 4,50 1 1 0,75 13 4 12,00 3 4 2,00 5 4 4,00 4 4 3,00 42 26 35,50 220,425 200

106 172 ALPER ÇAVUŞAN 09E 17 6 15,50 10 2 9,50 6 5 4,75 5 1 4,75 3 13 -0,25 3 6 1,50 5 4 4,00 3 5 1,75 52 42 41,50 218,895 201

107 63 EYYÜP ENSAR 09B 10 2 9,50 7 5 5,75 4 2 3,50 14 5 12,75 3 5 1,75 5 5 3,75 3 6 1,50 46 30 38,50 218,008 202

108 168 ADAR KOÇKA 09E 19 7 17,25 2 10 -0,50 5 4 4,00 3 3 2,25 6 10 3,50 3 4 2,00 3 5 1,75 4 3 3,25 45 46 33,50 216,283 203

109 251 MERVE ÖZDOĞAN 09E 18 7 16,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 2 7 0,25 8 2 7,50 1 8 -1,00 44 40 34,00 215,330 204

110 132 AHMET GÜÇLÜCE 09D 16 10 13,50 3 5 1,75 1 4 0,00 8 2 7,50 2 7 0,25 7 3 6,25 3 7 1,25 40 38 30,50 213,518 206

111 125 MERVE GEYİK 09D 19 9 16,75 4 7 2,25 5 3 4,25 3 2 2,50 6 20 1,00 5 5 3,75 6 4 5,00 2 8 0,00 50 58 35,50 211,970 208

112 112 SEVGİ GÜLER 09D 14 9 11,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 5 5,75 1 6 -0,50 7 0 7,00 4 4 3,00 39 27 32,25 208,250 210

113 42 CEVZET AKHAMUR 09B 13 7 11,25 4 8 2,00 5 5 3,75 5 1 4,75 8 7 6,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 39 30 31,50 208,195 211

114 38 CEREN KIZILKAPLAN 09B 17 10 14,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 2 3,50 5 16 1,00 6 4 5,00 6 3 5,25 6 4 5,00 47 43 36,25 207,683 212

115 26 FİRDEVS ÇÖLGEÇEN 09A 17 11 14,25 5 7 3,25 2 5 0,75 5 0 5,00 7 14 3,50 3 5 1,75 4 3 3,25 2 7 0,25 45 52 32,00 207,195 213

116 183 İMHAN UZUNAĞAÇ 09E 15 8 13,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 7 3 6,25 2 1 1,75 4 3 3,25 1 2 0,50 35 23 29,25 206,623 214
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. 9. SINIF 6. DENEME 132 132 132 289

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,29 7,74 16,36 5,11 4,68 3,93 4,85 3,62 3,94 3,41 1,64 3,00 10,47 6,52 8,84 4,20 3,83 3,24 5,11 2,82 4,41 3,90 3,81 2,95 55,34 34,66 46,67 258,110

Okul Ortalaması 17,48 6,81 15,78 4,51 4,43 3,40 3,87 3,07 3,10 3,33 1,52 2,95 10,58 6,66 8,91 4,05 3,97 3,06 5,23 2,84 4,52 4,02 3,89 3,04 53,07 33,19 44,76 250,800

KATILIMLAR

117 77 KÜBRA ÇETİN 09C 17 7 15,25 8 4 7,00 1 0 1,00 4 1 3,75 9 20 4,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 43 58 28,50 204,693 216

118 107 ZELAL BENEKLİ 09C 20 5 18,75 4 7 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 5 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 37 34 28,50 204,533 218

119 64 NEHİR ÖZGEYİK 09B 14 11 11,25 4 8 2,00 4 6 2,50 3 2 2,50 10 10 7,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 3 7 1,25 41 56 27,00 202,605 220

120 219 AYLİN ULUBA 09E 17 10 14,50 6 5 4,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 6 3 5,25 6 4 5,00 4 5 2,75 45 44 34,00 198,238 224

121 134 Fİ LİZÇAKMAK 09D 4 1 3,75 2 0 2,00 14 4 13,00 4 4 3,00 3 3 2,25 2 4 1,00 29 16 25,00 197,745 227

122 24 MEHMET ÖZDÜĞEN 09A 12 11 9,25 3 7 1,25 2 4 1,00 5 1 4,75 10 13 6,75 2 7 0,25 3 6 1,50 4 6 2,50 41 55 27,25 196,263 228

123 114 HELİN MAZALU 09D 11 10 8,50 3 6 1,50 4 4 3,00 4 1 3,75 4 5 2,75 4 3 3,25 6 4 5,00 4 3 3,25 40 36 31,00 189,798 237

124 7 YUSUFCAN KARAKURT 09A 15 6 13,50 1 7 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 31 20 26,00 188,563 238

125 89 M LSA KARA İ  T 09C 20 4 19,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 3 0,25 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 7 -1,75 35 70 17,50 184,675 241

126 166 BARIŞ KESKİNKAYA 09E 9 11 6,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 7 6 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 34 31 26,25 183,920 243

127 227 GMZ SLCTTN 09E 15 7 13,25 4 8 2,00 2 6 0,50 3 3 2,25 3 10 0,50 1 7 -0,75 5 5 3,75 5 5 3,75 38 51 25,25 181,725 245

128 137 ZELİKA AKFIRAT 09D 1 10 -1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 12 6 10,50 6 4 5,00 5 4 4,00 2 2 1,50 31 29 23,75 176,170 248

129 222 KADRİ KIRHAN 09E 15 10 12,50 2 7 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 6 1,50 4 3 3,25 4 5 2,75 31 38 21,50 174,173 250

130 91 HANİF KIZILKAYA 09C 5 13 1,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 10 12 7,00 4 6 2,50 4 6 2,50 5 5 3,75 34 60 19,00 162,950 257

131 41 EMİNE BAŞARAN 09B 6 4 5,00 7 1 6,75 6 2 5,50 4 3 3,25 23 10 20,50 155,475 261

132 394 SUZAN ÇİNAR 11A 4 18 -0,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 6 21 0,75 3 6 1,50 2 8 0,00 17 63 1,25 103,623 283
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,29 7,74 16,36 5,11 4,68 3,93 4,85 3,62 3,94 3,41 1,64 3,00 10,47 6,52 8,84 4,20 3,83 3,24 5,11 2,82 4,41 3,90 3,81 2,95 55,34 34,66 46,67 258,110

Okul Ortalaması 17,48 6,81 15,78 4,51 4,43 3,40 3,87 3,07 3,10 3,33 1,52 2,95 10,58 6,66 8,91 4,05 3,97 3,06 5,23 2,84 4,52 4,02 3,89 3,04 53,07 33,19 44,76 250,800
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