
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. 11. SINIF 6. DENEME 124 124 124 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,68 6,78 16,99 0,79 1,33 0,46 1,77 1,03 1,51 1,92 1,03 1,67 3,22 0,45 3,10 0,43 0,23 0,37 22,88 6,26 21,32 3,86 1,40 3,51 3,40 1,16 3,11 3,79 1,26 3,48 60,74 20,93 55,52 282,320

Okul Ortalaması 15,34 6,23 13,79 0,79 1,37 0,45 1,71 1,06 1,44 1,86 0,97 1,62 3,05 0,44 2,94 0,34 0,26 0,28 22,35 6,21 20,80 3,33 1,69 2,91 2,86 1,22 2,55 3,53 1,58 3,13 55,16 21,03 49,91 264,650

KATILIMLAR

1 432 FATMANUR KANDEMİR 11C 31 3 30,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 36 4 35,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 100 12 97,00 424,558 3

2 331 AKKUTLU SEVGİ 11C 26 6 24,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 37 3 36,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 91 15 87,25 394,248 18

3 324 SEMA KALENDERLİ 11C 21 6 19,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 36 2 35,50 6 0 6,00 6 1 5,75 6 0 6,00 87 11 84,25 384,378 23

4 411 SERHAT İREVİL 11C 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 38 2 37,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 88 32 80,00 372,375 37

5 451 ALTUNDAŞ KADER 11C 28 12 25,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 34 4 33,00 7 0 7,00 5 1 4,75 6 0 6,00 88 29 80,75 371,468 39

6 330 BARIŞ ÖZTÜRK 11B 13 8 11,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 36 2 35,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 83 13 79,75 370,078 40

7 457 İLYAS GİRAY 11D 23 7 21,25 4 1 3,75 38 1 37,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 82 12 79,00 369,118 42

8 391 HÜSNİYE DELİBAŞ 11C 20 11 17,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 36 3 35,25 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 84 23 78,25 364,810 43

9 373 M UĞUR AL 11B 24 7 22,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 30 4 29,00 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 80 14 76,50 355,723 50

10 341 MAHMUT YUVANÇ 11A 19 11 16,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 33 5 31,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 79 23 73,25 348,180 54

11 322 VESİLE YILDIRIM 11A 24 8 22,00 37 3 36,25 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 75 16 71,00 343,540 58

12 51 RUKEN KARATA Ş 11E 21 6 19,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 35 4 34,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 75 16 71,00 341,775 61

13 375 BERFİN KAÇUK 11E 25 2 24,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 26 4 25,00 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 75 12 72,00 339,975 64

14 296 ŞİRİN YILDIZ 11C 15 4 14,00 1 0 1,00 4 0 4,00 33 3 32,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 72 8 70,00 336,810 66

15 283 SAMET GÜZEN 11C 12 5 10,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 33 7 31,25 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 21 68,75 333,450 70

16 470 KADER DEMİRKAPI 11A 22 6 20,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 31 7 29,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 74 21 68,75 331,493 73

17 0 SERHATAKKUTLU 11A 15 3 14,25 3 1 2,75 36 4 35,00 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 70 11 67,25 330,490 76

18 326 SERHAT OĞAT 11A 15 3 14,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 38 2 37,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 2 3,50 70 16 66,00 330,468 77

19 339 AZAD DANGİ 11E 12 4 11,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 33 2 32,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 1 4,75 70 12 67,00 329,780 78

20 450 KBR ŞNTŞ 11C 15 3 14,25 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 37 1 36,75 2 5 0,75 5 1 4,75 5 1 4,75 69 13 65,75 328,055 79

21 0 İLKNUR GÜMÜŞTAŞ 11E 17 2 16,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 26 3 25,25 7 0 7,00 5 1 4,75 5 1 4,75 69 8 67,00 323,765 84

22 369 ZEYNEP ERSAN 11C 13 4 12,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 33 2 32,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 66 11 63,25 316,433 90

23 325 EBRU EBRET 11D 16 2 15,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 30 5 28,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 66 13 62,75 312,833 94

24 0 SEVİM YAMAN 11B 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 29 3 28,25 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 65 11 62,25 310,890 95

25 392 MEHTAP KUTAN 11D 15 4 14,00 2 2 1,50 2 0 2,00 30 2 29,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 65 12 62,00 310,640 96

26 377 DİCLE GEYİK 11B 26 8 24,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 22 7 20,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 2 3,50 68 22 62,50 308,525 97

27 397 EMİNE ÖZKAYA 11D 17 8 15,00 2 0 2,00 1 4 0,00 4 0 4,00 29 7 27,25 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 67 24 61,00 306,750 99

28 417 NASRETTİN KESİK 11A 24 7 22,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 4 19,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 67 21 61,75 306,205 100

29 359 ADEM ÇAVUŞAN 11D 23 9 20,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 24 3 23,25 5 1 4,75 1 2 0,50 2 4 1,00 68 28 61,00 306,043 101
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,68 6,78 16,99 0,79 1,33 0,46 1,77 1,03 1,51 1,92 1,03 1,67 3,22 0,45 3,10 0,43 0,23 0,37 22,88 6,26 21,32 3,86 1,40 3,51 3,40 1,16 3,11 3,79 1,26 3,48 60,74 20,93 55,52 282,320

Okul Ortalaması 15,34 6,23 13,79 0,79 1,37 0,45 1,71 1,06 1,44 1,86 0,97 1,62 3,05 0,44 2,94 0,34 0,26 0,28 22,35 6,21 20,80 3,33 1,69 2,91 2,86 1,22 2,55 3,53 1,58 3,13 55,16 21,03 49,91 264,650

KATILIMLAR

30 14 İBRAHİM ÖZKAYA 11B 19 9 16,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 4 0 4,00 26 9 23,75 6 0 6,00 2 1 1,75 5 1 4,75 68 27 61,25 305,575 103

31 356 BETÜL ÇELİK 11B 23 10 20,50 1 1 0,75 4 0 4,00 28 9 25,75 6 1 5,75 3 1 2,75 1 1 0,75 66 23 60,25 304,208 105

32 368 REMZİ YILMAZ 11E 17 2 16,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 7 20,25 7 0 7,00 5 0 5,00 3 2 2,50 65 14 61,50 303,870 106

33 302 BERFİN YİĞİTBAY 11E 23 5 21,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 23 5 21,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 65 18 60,50 303,128 107

34 422 MURAT GÜN 11D 10 6 8,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 27 6 25,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 65 22 59,50 300,650 109

35 412 NİSAN KAYA 11C 13 3 12,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 31 1 30,75 1 0 1,00 1 1 0,75 6 0 6,00 59 5 57,75 299,815 111

36 342 NEDİM AKÇALI 11B 12 6 10,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 28 7 26,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 64 20 59,00 299,365 113

37 442 YUSUF ENES BARAN 11B 22 8 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 7 25,25 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 64 22 58,50 297,075 115

38 382 REMZİYE ÇELİK 11D 10 6 8,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 33 7 31,25 6 1 5,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 63 26 56,50 295,640 117

39 456 AYŞE ÇETİZ 11C 19 9 16,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 20 5 18,75 6 0 6,00 4 1 3,75 5 1 4,75 64 23 58,25 292,585 119

40 459 YAZGÜL EBELEME 11D 20 9 17,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 18 4 17,00 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 64 22 58,50 292,498 120

41 396 SEDEF ÇETİN 11C 15 2 14,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 32 7 30,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 59 15 55,25 291,468 121

42 452 BTL GTAŞ 11E 17 11 14,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 23 7 21,25 5 1 4,75 4 3 3,25 4 1 3,75 63 26 56,50 289,263 123

43 468 ŞERNA İŞBİLEN 11E 26 6 24,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 7 13,25 1 1 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 64 25 57,75 289,123 124

44 0 ŞÜKRAN ORUÇ 11B 19 13 15,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 21 8 19,00 5 0 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 65 34 56,50 288,208 125

45 284 CEREN ÖZGEYİK 11D 18 2 17,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 26 4 25,00 4 3 3,25 1 1 0,75 3 1 2,75 58 14 54,50 286,180 126

46 343 GÜLBAHAR GÜDEN 11E 11 7 9,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 27 9 24,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 61 28 54,00 283,378 127

47 361 BAKİSLİ CUMA 11A 16 6 14,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 22 8 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 2 3,50 58 24 52,00 275,295 128

48 407 BAHAR GÜN 11B 19 11 16,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 25 7 23,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 58 27 51,25 274,900 130

49 409 ÇÇK BİLAL 11A 11 6 9,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 13 22,75 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 60 36 51,00 274,225 132

50 360 BEKİR KARAKAYALI 11E 12 5 10,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 24 5 22,75 5 2 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 56 19 51,25 273,075 133

51 348 ZEYNEP KARAÇALI 11C 13 6 11,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 29 5 27,75 4 3 3,25 1 4 0,00 55 26 48,50 269,740 135

52 0 MERYEM  GMSK 11D 22 5 20,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 20 11 17,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 58 31 50,25 268,735 136

53 388 RAHİME AKHAMUR 11A 16 3 15,25 3 0 3,00 18 6 16,50 7 0 7,00 6 1 5,75 4 1 3,75 54 11 51,25 268,370 137

54 0 FİLİZ DTAŞ 11C 22 7 20,25 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 3 16,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 53 13 49,75 266,245 138

55 345 SİBEL ŞİRİN 11A 13 7 11,25 28 2 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 2 3,50 51 14 47,50 264,863 139

56 466 BERFİN ALY 11C 18 3 17,25 2 2 1,50 1 0 1,00 26 4 25,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 50 11 47,25 264,110 140

57 390 MRV GZYMN 11B 24 7 22,25 2 0 2,00 1 0 1,00 17 6 15,50 3 3 2,25 4 1 3,75 3 1 2,75 54 18 49,50 264,013 141

58 346 HELİN ÖZBAKAN 11B 20 4 19,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 21 11 18,25 3 4 2,00 5 2 4,50 2 3 1,25 56 29 48,75 263,588 142
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. 11. SINIF 6. DENEME 124 124 124 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,68 6,78 16,99 0,79 1,33 0,46 1,77 1,03 1,51 1,92 1,03 1,67 3,22 0,45 3,10 0,43 0,23 0,37 22,88 6,26 21,32 3,86 1,40 3,51 3,40 1,16 3,11 3,79 1,26 3,48 60,74 20,93 55,52 282,320

Okul Ortalaması 15,34 6,23 13,79 0,79 1,37 0,45 1,71 1,06 1,44 1,86 0,97 1,62 3,05 0,44 2,94 0,34 0,26 0,28 22,35 6,21 20,80 3,33 1,69 2,91 2,86 1,22 2,55 3,53 1,58 3,13 55,16 21,03 49,91 264,650

KATILIMLAR

59 473 EMİNE TONBUL 11E 14 4 13,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 23 3 22,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 51 15 47,25 262,293 143

60 54 AYŞENUR ERDEM 11E 9 4 8,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 22 4 21,00 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 51 12 48,00 261,730 144

61 367 SEMA ALPASLAN 11B 19 7 17,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 17 3 16,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 53 19 48,25 261,300 145

62 358 MUAZZAM DİKER 11D 18 2 17,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 15 2 14,50 2 0 2,00 5 0 5,00 50 6 48,50 260,970 146

63 467 BERFİN SİNİ 11D 13 9 10,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 28 8 26,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 53 28 46,00 260,633 147

64 465 FARUKK YAVUZERRR 11B 12 5 10,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 23 7 21,25 5 2 4,50 2 2 1,50 2 3 1,25 52 20 47,00 260,203 148

65 385 RONAYİ BALAMAN 11E 14 5 12,75 25 9 22,75 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 52 20 47,00 259,753 150

66 430 FURKAN GEYİK 11B 11 4 10,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 26 7 24,25 1 0 1,00 2 4 1,00 51 21 45,75 259,378 151

67 357 MELK KIRAN 11C 18 7 16,25 1 1 0,75 4 0 4,00 20 6 18,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 2 3,50 52 19 47,25 259,050 152

68 445 SEMANUR AKCAN 11C 18 5 16,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 22 10 19,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 55 33 46,75 258,960 153

69 415 REMZİYE KALEMLİ 11D 14 4 13,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 21 6 19,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 50 16 46,00 255,900 155

70 410 BERKECAN 11B 10 7 8,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 26 5 24,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 51 26 44,50 255,733 156

71 460 SEHER AY 11E 16 3 15,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 20 3 19,25 0 2 -0,50 5 1 4,75 49 13 45,75 255,685 157

72 366 SAMED ÇÖLGEÇEN 11D 13 6 11,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 5 1 4,75 53 31 45,25 255,248 158

73 327 HİLAL KOCABABA 11E 19 15 15,25 2 3 1,25 3 1 2,75 17 9 14,75 6 1 5,75 5 1 4,75 3 3 2,25 55 33 46,75 253,995 159

74 0 LEYLA KURÇAK 11D 20 7 18,25 2 1 1,75 1 0 1,00 20 9 17,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 50 22 44,50 250,263 161

75 426 TUTCİ 11E 12 5 10,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 20 4 19,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 2 3,50 50 23 44,25 250,115 162

76 419 İBRAHİM SERAY 11C 9 8 7,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 27 6 25,50 2 2 1,50 1 4 0,00 49 27 42,25 249,133 163

77 328 CEYLAN KARTAL 11A 15 4 14,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 22 7 20,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 47 15 43,25 248,493 164

78 362 BERMAL KAYA 11E 11 4 10,00 26 6 24,50 5 2 4,50 3 2 2,50 2 4 1,00 47 18 42,50 247,405 165

79 453 BARIŞ TÜYSÜZ 11C 10 5 8,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 22 4 21,00 2 1 1,75 5 2 4,50 4 0 4,00 47 16 43,00 246,483 166

80 352 FATİH OSMAN SATMI 11E 18 9 15,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 14 5 12,75 4 1 3,75 4 2 3,50 50 23 44,25 246,365 167

81 347 GÜLCANK 11C 11 6 9,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 22 8 20,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 48 21 42,75 246,203 168

82 338 MURAT AR 11D 11 6 9,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 21 2 20,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 45 12 42,00 245,055 169

83 398 FATİME BATURALP 11E 22 8 20,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 17 15 13,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 52 37 42,75 242,738 170

84 462 SİBEL ELİBAL 11A 24 9 21,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 12 8 10,00 2 3 1,25 2 1 1,75 5 1 4,75 49 23 43,25 241,175 171

85 371 RIDVAN ARSLAN 11A 11 7 9,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 18 11 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 49 32 41,00 238,358 172

86 364 CEYLAN KKILIÇ 11A 17 9 14,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 16 5 14,75 1 2 0,50 2 2 1,50 45 21 39,75 234,560 174

87 455 TUBA GEYİK 11B 14 10 11,50 2 1 1,75 4 0 4,00 20 7 18,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 44 25 37,75 230,193 175
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. 11. SINIF 6. DENEME 124 124 124 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,68 6,78 16,99 0,79 1,33 0,46 1,77 1,03 1,51 1,92 1,03 1,67 3,22 0,45 3,10 0,43 0,23 0,37 22,88 6,26 21,32 3,86 1,40 3,51 3,40 1,16 3,11 3,79 1,26 3,48 60,74 20,93 55,52 282,320

Okul Ortalaması 15,34 6,23 13,79 0,79 1,37 0,45 1,71 1,06 1,44 1,86 0,97 1,62 3,05 0,44 2,94 0,34 0,26 0,28 22,35 6,21 20,80 3,33 1,69 2,91 2,86 1,22 2,55 3,53 1,58 3,13 55,16 21,03 49,91 264,650

KATILIMLAR

88 461 AHMET BEKİR 11A 1 0 1,00 28 9 25,75 5 2 4,50 2 3 1,25 4 2 3,50 40 16 36,00 227,340 176

89 0 GÜL SÜMER 11B 17 8 15,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 14 17 9,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 47 40 37,00 222,010 178

90 300 HELİN TAMSES 11D 9 4 8,00 21 6 19,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 37 14 33,50 216,375 181

91 400 LEYLA  DAŞÇI 11B 0 1 -0,25 22 3 21,25 3 0 3,00 5 1 4,75 5 1 4,75 35 6 33,50 215,935 182

92 332 REYHAN BAĞLAMIŞ 11D 21 8 19,00 4 0 4,00 9 12 6,00 4 3 3,25 1 0 1,00 3 3 2,25 42 26 35,50 214,545 183

93 0 ALİYE AĞIR 11E 11 6 9,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 16 14 12,50 3 4 2,00 4 2 3,50 2 2 1,50 42 32 34,00 213,705 184

94 421 PINAR KAÇMAZ 11B 8 5 6,75 23 14 19,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 38 22 32,50 213,158 185

95 389 SERKANNŞEKER 11B 17 14 13,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 42 30 34,50 212,240 186

96 447 ESRA EROL 11E 17 6 15,50 3 0 3,00 14 6 12,50 2 0 2,00 36 12 33,00 211,595 187

97 425 EFLA NU  UÇAK 11D 15 3 14,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 8 5,00 2 2 1,50 5 1 4,75 38 16 34,00 209,478 188

98 471 ÖZGÜR ASLAN 11E 12 8 10,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 15 4 14,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 3 2,25 40 32 32,00 209,360 189

99 365 MCHT ER 11C 14 4 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 2 7,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 1 4,75 38 18 33,50 209,265 190

100 443 AZİZE AKİZ 11A 13 7 11,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 10 9 7,75 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 40 26 33,50 209,213 191

101 458 MURAT TÜRK 11E 11 8 9,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 12 10 9,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 40 27 33,25 209,013 192

102 463 MELİKE AKAY 11B 10 1 9,75 19 6 17,50 4 1 3,75 1 3 0,25 34 11 31,25 208,505 193

103 446 ARZU İŞİK 11D 8 5 6,75 1 0 1,00 20 5 18,75 2 2 1,50 3 1 2,75 34 13 30,75 207,680 194

104 439 YUSUF DEMİR 11A 11 6 9,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 20 17 15,75 38 31 30,25 205,448 195

105 376 BAHAR KARAKAYA 11A 19 8 17,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 8 13 4,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 42 38 32,50 205,225 196

106 424 HELİN AÇIKALIN 11C 14 7 12,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 15 5 13,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 19 30,25 204,190 197

107 334 KADER ARSLANALP 11A 3 3 2,25 21 4 20,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 3 1,25 32 10 29,50 203,753 198

108 469 BAVER SİGA 11D 5 12 2,00 21 12 18,00 6 1 5,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 37 30 29,50 202,015 199

109 384 YUSUF PERK 11D 6 3 5,25 19 5 17,75 1 1 0,75 5 1 4,75 31 10 28,50 199,623 201

110 464 BURHAN BARDAKÇI 11A 5 6 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 23 8 21,00 0 1 -0,25 31 18 26,50 196,720 204

111 449 BÜŞRA ÖGAT 11C 8 11 5,25 3 1 2,75 20 8 18,00 31 20 26,00 193,278 206

112 336 ÖMER SONBAYRAM 11C 22 1 21,75 1 1 0,75 3 1 2,75 26 3 25,25 192,253 207

113 423 İBRAHİM KARA 11E 14 4 13,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 3 6,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 30 13 26,75 187,878 210

114 428 YAKUP ALTUNPAK 11A 10 5 8,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 22 5,50 33 35 24,25 180,485 215

115 401 SERHAT KILIÇ 11C 19 10 16,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 27 13 23,75 176,603 217

116 0 DU *U AĞAÇ * N* 11 13 2 12,50 1 2 0,50 1 1 0,75 9 8 7,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 16 23,00 176,495 218
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. 11. SINIF 6. DENEME 124 124 124 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,68 6,78 16,99 0,79 1,33 0,46 1,77 1,03 1,51 1,92 1,03 1,67 3,22 0,45 3,10 0,43 0,23 0,37 22,88 6,26 21,32 3,86 1,40 3,51 3,40 1,16 3,11 3,79 1,26 3,48 60,74 20,93 55,52 282,320

Okul Ortalaması 15,34 6,23 13,79 0,79 1,37 0,45 1,71 1,06 1,44 1,86 0,97 1,62 3,05 0,44 2,94 0,34 0,26 0,28 22,35 6,21 20,80 3,33 1,69 2,91 2,86 1,22 2,55 3,53 1,58 3,13 55,16 21,03 49,91 264,650

KATILIMLAR

117 478 YUNUS AKÇİÇEK 11D 5 8 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 12 5 10,75 5 2 4,50 1 0 1,00 26 19 21,25 172,543 221

118 431 ABDULLAH SAKMAN 11B 7 11 4,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 15 25 8,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 34 63 18,25 163,200 225

119 414 EKREM KANLISU 11E 8 3 7,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 17 4 16,00 153,798 229

120 436 ÖZGUR SONBAYRAM 11D 10 5 8,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 22 20 17,00 153,433 230

121 351 GİZEM UTKUN 11C 6 2 5,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 12 7 10,25 131,298 237

122 585 SEVGİ AKSOY 10E 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 14 2,50 2 5 0,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 20 42 9,50 130,520 238

123 353 MAHMUD AZAD TATA 11A 25 5 23,75 25 5 23,75

124 0 MEHMET AL 11A 4 1 3,75 4 1 3,75
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