
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ PALME YAY. TYT 6. DENEME 49 49 49 732

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,33 10,47 22,71 2,83 1,29 2,51 2,03 1,53 1,65 2,02 1,79 1,57 3,02 1,55 2,64 0,07 0,08 0,05 17,75 5,84 16,29 3,03 1,96 2,54 3,04 1,48 2,67 2,52 1,61 2,12 61,64 27,60 54,75 280,320

Okul Ortalaması 29,37 8,57 27,22 3,67 1,13 3,39 2,23 1,67 1,81 2,69 2,00 2,19 3,67 1,19 3,37 0,08 0,02 0,08 28,71 5,37 27,37 4,53 1,71 4,10 4,96 0,92 4,73 3,53 1,65 3,12 83,44 24,23 77,38 358,300

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA İREVİL   37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 39 1 38,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 106 13 102,75 444,815 3

2 204 YUSUF ALTUNDAŞ 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 39 1 38,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 106 14 102,50 443,913 4

3 58 SAMET ÖZTÜRK 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 36 3 35,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 104 15 100,25 434,668 11

4 277 A HAŞİM KARAKUZU 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 36 3 35,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 103 16 99,00 430,780 13

5 260 ŞÜKRAN ÇETİN 12A 36 4 35,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 36 4 35,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 100 17 95,75 420,658 30

6 0 AYLİN AKÇİÇEK   35 5 33,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 34 3 33,25 4 3 3,25 7 0 7,00 4 1 3,75 99 14 95,50 419,568 32

7 225 ÖZLEM EKİNCİOĞLU 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 37 3 36,25 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 99 21 93,75 415,350 35

8 247 REMZİ İBİŞOĞLU 12B 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 35 4 34,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 98 20 93,00 412,208 38

9 253 MUHAMMED ARSLAN 12D 28 11 25,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 40 0 40,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 97 21 91,75 411,105 39

10 309 ZEYNEP BÜYÜKASLAN 12 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 33 2 32,50 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 96 17 91,75 406,768 43

11 248 CAN TALAY 12D 32 7 30,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 39 1 38,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 95 20 90,00 405,238 46

12 214 AYŞE İP 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 36 3 35,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 96 20 91,00 405,163 47

13 275 HAMDUSENA YILDIRM 12C 30 5 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 34 3 33,25 6 0 6,00 7 0 7,00 5 1 4,75 95 16 91,00 404,323 49

14 266 BÜŞRA YAŞARTI 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 32 8 30,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 97 23 91,25 403,600 50

15 67 CEREN ARSLAN 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 39 1 38,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 94 25 87,75 397,865 66

16 252 EYYÜP DOĞAN 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 33 7 31,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 95 25 88,75 396,750 71

17 156 ABDULLAH ERDOĞAN 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 33 4 32,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 93 22 87,50 393,608 76

18 59 FERHAT ÇİFÇİ 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 33 5 31,75 3 3 2,25 7 0 7,00 5 1 4,75 93 24 87,00 391,693 78

19 210 İSLİM KOYUNCU 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 35 4 34,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 92 25 85,75 388,848 80

20 167 FATİME ÖZTÜRK 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 32 7 30,25 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 92 24 86,00 387,630 84

21 276 ÖZLEM BONCUK 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 33 3 32,25 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 89 19 84,25 384,948 90

22 222 YILMAZ ALAN 12B 34 4 33,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 28 5 26,75 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 90 21 84,75 381,178 97

23 97 DİLAN KOYUNCU 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 27 6 25,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 90 22 84,50 378,900 102

24 153 EYYÜP KARATAŞ 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 33 7 31,25 6 1 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 89 24 83,00 378,770 103

25 0 MAKBULE TELEK 12D 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 29 5 27,75 4 3 3,25 6 0 6,00 3 2 2,50 88 24 82,00 373,845 113

26 0 SÜMEYYE ŞAHİN 12B 31 9 28,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 28 7 26,25 6 1 5,75 5 0 5,00 4 2 3,50 88 23 82,25 373,295 116

27 178 SEDANUR İPK 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 30 6 28,50 4 3 3,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 85 28 78,00 362,678 140

28 123 ELİF ŞAHİN 12D 29 11 26,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 28 4 27,00 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 81 24 75,00 349,938 155

29 164 VEYSEL BİŞİRİCİ 12E 31 6 29,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 6 22,50 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 79 22 73,50 344,960 165
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Genel Ortalama 25,33 10,47 22,71 2,83 1,29 2,51 2,03 1,53 1,65 2,02 1,79 1,57 3,02 1,55 2,64 0,07 0,08 0,05 17,75 5,84 16,29 3,03 1,96 2,54 3,04 1,48 2,67 2,52 1,61 2,12 61,64 27,60 54,75 280,320

Okul Ortalaması 29,37 8,57 27,22 3,67 1,13 3,39 2,23 1,67 1,81 2,69 2,00 2,19 3,67 1,19 3,37 0,08 0,02 0,08 28,71 5,37 27,37 4,53 1,71 4,10 4,96 0,92 4,73 3,53 1,65 3,12 83,44 24,23 77,38 358,300

KATILIMLAR

30 194 EMİNE BEGAN 12C 31 4 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 26 4 25,00 3 1 2,75 5 1 4,75 3 2 2,50 77 17 72,75 343,228 168

31 271 TUĞBA YILDIRIM 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 29 5 27,75 2 2 1,50 5 2 4,50 4 1 3,75 78 26 71,50 341,100 174

32 281 ELİF DİNÇER 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 24 11 21,25 2 2 1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 80 31 72,25 339,250 178

33 142 KÜBRA ÇİNAR 12A 30 9 27,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 23 2 22,50 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 76 21 70,75 335,520 186

34 147 GAMZE KAPLAN 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 1 2 0,50 5 1 4,75 3 2 2,50 75 23 69,25 330,648 199

35 285 MELEK İLGİN 12E 33 5 31,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 22 6 20,50 4 3 3,25 3 1 2,75 73 22 67,50 324,888 216

36 0 SÜMEYRA TEKÇE 12D 30 10 27,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 23 7 21,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 3 2,25 75 31 67,25 323,458 221

37 82 AYSER ÇERİ   30 7 28,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 9 18,75 2 4 1,00 3 1 2,75 5 1 4,75 74 27 67,25 322,580 223

38 287 MEKİYE ÖZTÜRK 12D 32 8 30,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 21 4 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 71 21 65,75 318,238 233

39 170 HELİN VAROL 12B 26 13 22,75 26 4 25,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 2 2,50 68 20 63,00 310,823 260

40 224 HATİCE YILMAZ 12D 7 4 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 5 27,75 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 64 21 58,75 301,028 293

41 0 FBST APAD 12A 25 8 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 6 17,50 4 3 3,25 3 1 2,75 2 1 1,75 66 25 59,75 298,278 303

42 180 KIYMET GÜNDOĞDU 12B 25 9 22,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 17 5 15,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 61 29 53,75 277,700 370

43 0 SİNAN ELÇİ 12A 25 12 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 18 12,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 2 2,50 65 44 54,00 277,350 372

44 0 NİLGÜN ALAŞHAN 12B 29 10 26,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 16 8 14,00 4 3 3,25 4 0 4,00 2 1 1,75 60 28 53,00 274,125 382

45 238 MUSTAFA GÜLER 12E 20 16 16,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 21 5 19,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 4 1,00 57 33 48,75 265,418 414

46 258 MUSTAFA ALBAYRAK 12B 19 16 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 24 9 21,75 2 4 1,00 57 37 47,75 264,428 420

47 245 DİLARA ORHAN 12A 23 15 19,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 16 7 14,25 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 58 40 48,00 259,838 432

48 200 RUKİYE CENGİZ 12B 18 17 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 24 10 21,50 0 2 -0,50 54 37 44,75 255,140 448

49 202 MEHMET BIYIK 12A 24 13 20,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 16 19 11,25 3 4 2,00 2 4 1,00 3 2 2,50 58 49 45,75 250,580 462
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