
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT TÜRKÇE TYT SOSYAL TYT MATEMATİK TYT FEN

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,92 9,38 23,58 1,86 1,73 1,43 1,90 1,20 1,60 2,03 1,00 1,78 3,05 0,87 2,83 0,01 0,01 0,01 11,90 3,89 10,93 2,45 2,05 1,94 2,96 1,35 2,63 1,62 1,73 1,19 53,70 23,21 47,92 251,480

Okul Ortalaması 30,27 7,29 28,45 2,28 1,90 1,81 1,90 1,09 1,62 2,31 1,31 1,99 3,47 0,85 3,26 0,00 0,00 0,00 20,10 3,87 19,13 3,22 2,11 2,69 4,60 1,50 4,22 2,56 2,19 2,01 70,71 22,11 65,18 315,370

KATILIMLAR

1 295 İSMAİL JR 12B 37 3 36,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 37 1 36,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 103 10 100,50 436,753 578

2 403 ENES DALLI 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 34 1 33,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 103 11 100,25 434,053 732

3 432 FATMA KANDEMİR 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 36 4 35,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 103 15 99,25 431,830 808

4 324 SEMA KALENDERLİ 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 37 3 36,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 101 17 96,75 424,630 1161

5 51 RUKEN KRTŞ 12E 39 1 38,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 36 2 35,50 2 3 1,25 6 1 5,75 3 3 2,25 99 14 95,50 421,908 1213

6 307 YAĞMUR BÜLBÜL 12D 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 35 5 33,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 98 20 93,00 412,243 1729

7 283 SAMET GÜZEN 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 34 4 33,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 2 2,50 95 20 90,00 402,123 2923

8 322 VESİLE YILDIRIM 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 34 1 33,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 93 17 88,75 399,160 3325

9 422 MURAT GÜN 12D 32 4 31,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 30 6 28,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 94 17 89,75 397,958 3417

10 331 SEVGİ AKKUTLU 12C 33 6 31,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 30 3 29,25 6 0 6,00 7 0 7,00 5 1 4,75 92 17 87,75 391,513 4630

11 411 İREVİL 12C 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 6 27,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 93 22 87,50 390,575 4750

12 330 BARIŞ ÖZTÜRK 12B 34 4 33,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 30 4 29,00 3 2 2,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 16 86,00 387,010 5608

13 341 MAHMUT YUVANÇ 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 31 6 29,50 6 1 5,75 4 2 3,50 3 2 2,50 90 22 84,50 382,850 6496

14 373 M UĞUR AL 12B 34 6 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 26 6 24,50 2 4 1,00 7 0 7,00 6 0 6,00 89 19 84,25 378,618 7306

15 433 LEYLA ADIYAMAN 12D 36 4 35,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 31 3 30,25 4 2 3,50 6 1 5,75 3 3 2,25 87 17 82,75 377,598 7793

16 0 MEHMET AL   37 2 36,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 29 3 28,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 86 16 82,00 376,305 8224

17 326 SERHAT OĞAT 12A 29 8 27,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 32 5 30,75 4 2 3,50 6 1 5,75 3 3 2,25 85 25 78,75 365,438 11167

18 456 AYŞE ÇETİZ 12C 39 1 38,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 19 4 18,00 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 84 12 81,00 363,813 11584

19 427 RAHİME YEŞİLTAŞ 12A 31 9 28,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 32 3 31,25 3 0 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 83 22 77,50 362,808 11723

20 284 CERN ÖZGEYİK 12D 33 4 32,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 31 3 30,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 81 13 77,75 361,698 11946

21 407 BAHAR GÜN 12B 33 5 31,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 28 1 27,75 3 2 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 81 15 77,25 359,825 12579

22 0 ŞİRİN YILDIZ 12C 35 3 34,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 21 3 20,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 81 13 77,75 355,215 13852

23 369 ZEYNEP ERSAN 12C 34 6 32,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 3 24,25 5 1 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 82 22 76,50 354,930 13970

24 451 KADER ALTNDŞ 12C 35 3 34,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 25 2 24,50 5 1 4,75 6 1 5,75 2 2 1,50 81 18 76,50 354,213 14288

25 0 MERYEM  GÜMÜŞKAŞIK 12D 30 10 27,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 27 6 25,50 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 82 23 76,25 353,958 14372

26 14 İBRAHİM 12B 37 3 36,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 22 5 20,75 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 82 21 76,75 353,235 14430

27 391 HÜSNİYE DELİBAŞ 12C 32 8 30,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 21 8 19,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 83 24 77,00 351,060 15005

28 344 SERHAT AKKUTLU 12A 29 11 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 31 6 29,50 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 81 30 73,50 348,203 15517

29 347 GÜLCAN K 12C 32 7 30,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 29 1 28,75 3 2 2,50 6 1 5,75 1 3 0,25 78 20 73,00 346,538 16297
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Genel Ortalama 25,92 9,38 23,58 1,86 1,73 1,43 1,90 1,20 1,60 2,03 1,00 1,78 3,05 0,87 2,83 0,01 0,01 0,01 11,90 3,89 10,93 2,45 2,05 1,94 2,96 1,35 2,63 1,62 1,73 1,19 53,70 23,21 47,92 251,480

Okul Ortalaması 30,27 7,29 28,45 2,28 1,90 1,81 1,90 1,09 1,62 2,31 1,31 1,99 3,47 0,85 3,26 0,00 0,00 0,00 20,10 3,87 19,13 3,22 2,11 2,69 4,60 1,50 4,22 2,56 2,19 2,01 70,71 22,11 65,18 315,370

KATILIMLAR

30 460 SEHER AY 12E 36 3 35,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 20 3 19,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 76 11 73,25 341,910 17758

31 471 ÖZGR ASLAN 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 28 3 27,25 3 1 2,75 75 17 70,75 340,085 18242

32 0 KÜBRA ŞENATEŞ 12C 37 3 36,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 25 5 23,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 75 16 71,00 337,368 19149

33 353 AZAD TATA 12A 26 6 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 2 21,50 3 4 2,00 7 0 7,00 3 2 2,50 76 19 71,25 336,308 19610

34 395 BAHAR GÜLAÇAN 12B 33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 21 4 20,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 76 20 71,00 335,155 19880

35 0 GÜLBAHAR GÜDEN 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 19 2 18,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 75 17 70,75 334,255 20065

36 54 AYŞENUR ERDEM 12E 34 4 33,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 23 7 21,25 1 3 0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 76 23 70,25 334,073 20106

37 425 EFLA UÇAK 12D 28 9 25,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 28 3 27,25 3 3 2,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 74 22 68,50 332,458 20783

38 368 REMZİ YILMAZ 12E 29 7 27,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 26 1 25,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 0 2,00 74 21 68,75 331,995 20869

39 361 CUMA BAKIŞLI 12A 28 6 26,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 26 4 25,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 73 17 68,75 331,403 21112

40 423 ÇAĞRI 12E 30 7 28,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 23 0 23,00 3 4 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 73 17 68,75 329,775 21443

41 335 BERFİN K AYA 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 18 2 17,50 1 2 0,50 5 2 4,50 4 2 3,50 74 20 69,00 327,348 22491

42 9 FURKANNN 12S 29 6 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 17 7 15,25 2 1 1,75 6 1 5,75 5 1 4,75 74 18 69,50 326,830 22666

43 339 AZAD DANGİ 12E 29 5 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 19 4 18,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 1 3,75 73 17 68,75 326,020 22792

44 396 SEDEF ÇETİN 12C 34 3 33,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 18 6 16,50 5 1 4,75 4 0 4,00 3 1 2,75 72 14 68,50 324,243 23195

45 329 HATİCE YILDIRIM 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 17 3 16,25 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 74 23 68,25 322,888 23722

46 338 MURAT CAN AR 12D 23 11 20,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 25 0 25,00 3 4 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 71 20 66,00 322,538 23839

47 0 ALİYE AĞIR 12E 31 8 29,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 19 4 18,00 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 73 25 66,75 320,308 24596

48 416 İLKNUR G 12E 36 2 35,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 17 5 15,75 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 71 15 67,25 320,258 24605

49 377 DİCLE GEYİK 12B 32 7 30,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 25 8 23,00 3 1 2,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 71 24 65,00 318,408 25195

50 0 SEVİM Y 12B 33 5 31,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 17 2 16,50 4 1 3,75 4 3 3,25 3 3 2,25 70 17 65,75 316,120 26141

51 457 İLYAS GİRAY 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 16 4 15,00 3 2 2,50 7 0 7,00 3 3 2,25 72 24 66,00 315,470 26281

52 371 RIDVAN ARSLAN 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 22 4 21,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 71 26 64,50 315,005 26447

53 0 ŞÜKRAN 12B 32 8 30,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 19 6 17,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 72 29 64,75 313,348 27144

54 364 CE Y* NKK 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 19 10 16,50 2 2 1,50 6 1 5,75 2 4 1,00 72 29 64,75 313,253 27149

55 397 ÖZKAYA EMİNE 12D 31 7 29,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 18 2 17,50 4 2 3,50 5 2 4,50 3 1 2,75 69 17 64,75 313,175 27150

56 426 AYSE TUTCİ 12E 31 3 30,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 23 6 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 68 18 63,50 312,403 27497

57 297 GÜL SÜMER 12B 33 7 31,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 18 11 15,25 2 5 0,75 7 0 7,00 4 2 3,50 73 33 64,75 311,675 27914

58 302 BERFİN YBAY 12E 35 5 33,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 20 4 19,00 2 3 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 70 26 63,50 311,528 27960
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Genel Ortalama 25,92 9,38 23,58 1,86 1,73 1,43 1,90 1,20 1,60 2,03 1,00 1,78 3,05 0,87 2,83 0,01 0,01 0,01 11,90 3,89 10,93 2,45 2,05 1,94 2,96 1,35 2,63 1,62 1,73 1,19 53,70 23,21 47,92 251,480

Okul Ortalaması 30,27 7,29 28,45 2,28 1,90 1,81 1,90 1,09 1,62 2,31 1,31 1,99 3,47 0,85 3,26 0,00 0,00 0,00 20,10 3,87 19,13 3,22 2,11 2,69 4,60 1,50 4,22 2,56 2,19 2,01 70,71 22,11 65,18 315,370

KATILIMLAR

59 385 RONAYİ B* * * 12E 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 19 5 17,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 71 30 63,50 310,393 28274

60 0 HELİN ÖZBAKAN 12B 28 10 25,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 23 4 22,00 4 2 3,50 7 0 7,00 1 4 0,00 70 28 63,00 310,335 28313

61 461 ALP 12A 26 13 22,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 19 2 18,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 70 26 63,50 309,558 28788

62 351 GİZEM UTKUN 12C 31 9 28,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 23 2 22,50 1 4 0,00 4 2 3,50 1 1 0,75 68 24 62,00 308,993 29006

63 360 BEKİR KARAKAYALI 12E 28 9 25,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 18 2 17,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 69 23 63,25 307,975 29489

64 352 FATİH S 12E 29 7 27,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 18 4 17,00 6 1 5,75 5 2 4,50 2 4 1,00 69 24 63,00 307,238 29845

65 0 BERFİN KAÇUK 12E 35 2 34,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 3 7,25 4 1 3,75 7 0 7,00 4 2 3,50 68 12 65,00 306,995 30007

66 356 BETÜL ÇELİK 12B 33 7 31,25 1 4 0,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 18 8 16,00 5 1 4,75 4 1 3,75 1 4 0,00 69 29 61,75 303,235 31213

67 4740 KADER DEMİRKAPI 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 17 6 15,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 69 29 61,75 302,548 31453

68 359 ADEM ÇAVUŞAN 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 18 5 16,75 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 69 29 61,75 302,528 31454

69 387 METİN DÜNGÜL 12A 33 3 32,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 19 6 17,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 65 19 60,25 300,890 32036

70 394 SUZAN ÇİNAR 12A 32 6 30,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 18 5 16,75 2 2 1,50 5 2 4,50 2 4 1,00 67 26 60,50 300,100 32304

71 388 RAHİME AKHAMUR 12A 31 8 29,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 19 0 19,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 62 10 59,50 298,855 32928

72 442 YUSUF BA * N   20 10 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 22 2 21,50 4 3 3,25 3 3 2,25 3 3 2,25 65 25 58,75 297,583 33504

73 358 MUAZZEZ 12D 34 5 32,75 19 0 19,00 3 0 3,00 3 4 2,00 3 2 2,50 62 11 59,25 297,095 33754

74 342 NEDİM AKÇALI 12B 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 18 2 17,50 5 2 4,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 67 32 59,00 295,540 34223

75 0 EMİNE TONBUL 12E 30 6 28,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 16 2 15,50 2 2 1,50 4 2 3,50 3 2 2,50 63 17 58,75 293,743 35058

76 0 ZENCİ MUSA 12A 23 7 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 19 5 17,75 5 2 4,50 4 2 3,50 1 4 0,00 65 27 58,25 293,620 35065

77 336 ÖMER SONBAYRAM 12C 23 11 20,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 20 1 19,75 1 0 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 62 17 57,75 293,395 35163

78 398 FATİME BATURALP 12E 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 12 6 10,50 2 4 1,00 6 1 5,75 2 3 1,25 66 27 59,25 292,208 35962

79 327 HİLAL KCBB 12E 28 10 25,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 21 2 20,50 2 4 1,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 64 28 57,00 292,055 36012

80 462 SİBEL ELİBAL   35 5 33,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 8 2 7,50 4 3 3,25 4 2 3,50 1 1 0,75 63 16 59,00 289,803 37044

81 458 M TÜRK 12E 23 15 19,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 21 7 19,25 2 3 1,25 6 0 6,00 3 3 2,25 65 33 56,75 289,325 37104

82 459 YAZGÜL 12D 28 10 25,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 19 6 17,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 3 2,25 65 32 57,00 289,255 37108

83 366 SAMED ÇÖLGEÇEN 12D 23 10 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 21 7 19,25 1 6 -0,50 6 1 5,75 2 4 1,00 65 35 56,25 288,568 37523

84 0 NASRETTİN 12A 23 10 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,50 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 62 22 56,50 288,390 37649

85 0 ZEYNEP 12D 33 5 31,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 17 4 16,00 2 4 1,00 4 2 3,50 62 22 56,50 287,478 38101

86 0 KADER ARSLAN 12A 30 9 27,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 9 2 8,50 5 0 5,00 6 0 6,00 4 2 3,50 63 20 58,00 285,493 39340

87 399 ŞENAY TATLI 12A 25 10 22,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 14 2 13,50 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 62 20 57,00 285,415 39352
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Genel Ortalama 25,92 9,38 23,58 1,86 1,73 1,43 1,90 1,20 1,60 2,03 1,00 1,78 3,05 0,87 2,83 0,01 0,01 0,01 11,90 3,89 10,93 2,45 2,05 1,94 2,96 1,35 2,63 1,62 1,73 1,19 53,70 23,21 47,92 251,480

Okul Ortalaması 30,27 7,29 28,45 2,28 1,90 1,81 1,90 1,09 1,62 2,31 1,31 1,99 3,47 0,85 3,26 0,00 0,00 0,00 20,10 3,87 19,13 3,22 2,11 2,69 4,60 1,50 4,22 2,56 2,19 2,01 70,71 22,11 65,18 315,370

KATILIMLAR

88 362 BERMAL KAYA   26 9 23,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 18 4 17,00 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 62 24 56,00 285,293 39402

89 400 LEYLA DAŞÇI 12B 26 7 24,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 13 1 12,75 3 2 2,50 6 0 6,00 3 2 2,50 61 17 56,75 285,015 39455

90 468 ŞRN İŞBLN 12E 31 7 29,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 17 1 16,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 61 25 54,75 283,665 40220

91 412 NİSAN 12C 28 8 26,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 19 1 18,75 2 0 2,00 1 0 1,00 57 10 54,50 283,305 40387

92 332 R REYHAN 12D 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 10 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 65 33 56,75 281,485 41512

93 463 MELİKE AKY 12B 30 4 29,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 10 2 9,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 58 8 56,00 280,620 41995

94 345 SİBEL ŞRN 12A 28 12 25,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 19 5 17,75 3 1 2,75 3 1 2,75 60 25 53,75 279,688 42673

95 0 KADİR ŞENGÜL 12B 25 8 23,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 19 5 17,75 4 2 3,50 3 0 3,00 1 3 0,25 60 26 53,50 278,635 42951

96 367 SEMA ALP 12B 31 9 28,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 12 3 11,25 3 3 2,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 61 28 54,00 276,663 43853

97 390 MERVE GÖZYUMAN 12B 26 9 23,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 12 4 11,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 3 2,25 59 23 53,25 273,595 45507

98 409 BİLAL 12A 28 8 26,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 12 5 10,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 3 1,25 60 27 53,25 273,343 45656

99 467 SİNİ BERFİN 12D 26 10 23,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 18 9 15,75 2 5 0,75 6 1 5,75 1 4 0,00 61 37 51,75 271,943 46423

100 453 BARIŞ KOS 12C 25 10 22,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 14 2 13,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 56 16 52,00 270,975 46987

101 0 BERKE   22 13 18,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 19 3 18,25 3 4 2,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 58 33 49,75 267,020 49273

102 372 HABİL 12B 26 8 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 9 2 8,50 2 0 2,00 6 1 5,75 3 2 2,50 56 18 51,50 266,005 49732

103 466 BRFN ALY 12 30 10 27,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 8 0 8,00 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 55 17 50,75 264,193 50605

104 328 CEYLAN KARTAL 12A 26 13 22,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 17 7 15,25 3 1 2,75 5 2 4,50 2 3 1,25 57 30 49,50 263,918 50779

105 478 YEA 12D 24 9 21,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 22 8 20,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 28 48,00 263,633 50929

106 440 BERMAL ÖZMEMİŞ 12D 32 5 30,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 8 1 7,75 2 4 1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 55 20 50,00 261,273 52207

107 333 KUYANAY 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 6 0 6,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 56 25 49,75 260,375 52712

108 439 B D 12A 22 15 18,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 20 10 17,50 3 4 2,00 2 3 1,25 56 39 46,25 256,440 54946

109 449 BÜŞRA ÖGAT 12C 34 6 32,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 6 5 4,75 2 3 1,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 56 30 48,50 255,180 55709

110 446 ARZU İŞİK 12D 22 9 19,75 2 0 2,00 3 0 3,00 21 3 20,25 48 12 45,00 254,803 56121

111 445 SEMANUR AKCAN 12C 29 5 27,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 13 3 12,25 1 2 0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 52 21 46,75 254,630 56242

112 376 BAHAR KARAKAYA 12A 35 5 33,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 4 1,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 55 27 48,25 253,685 56770

113 405 ÜMİT ALTAY 12B 28 11 25,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 8 2 7,50 1 4 0,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 53 30 45,50 248,083 60707

114 0 TUBA 12B 26 9 23,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 9 7 7,25 4 2 3,50 3 2 2,50 1 4 0,00 53 29 45,75 248,050 60755

115 464 BURHAN BARDAKÇI 12A 21 13 17,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 5 17,75 49 27 42,25 244,675 63028

116 443 AZİZE AKİZ 12A 22 10 19,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 10 6 8,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 49 23 43,25 240,658 65464
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020 120 496 3183 131672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT TÜRKÇE TYT SOSYAL TYT MATEMATİK TYT FEN

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,92 9,38 23,58 1,86 1,73 1,43 1,90 1,20 1,60 2,03 1,00 1,78 3,05 0,87 2,83 0,01 0,01 0,01 11,90 3,89 10,93 2,45 2,05 1,94 2,96 1,35 2,63 1,62 1,73 1,19 53,70 23,21 47,92 251,480

Okul Ortalaması 30,27 7,29 28,45 2,28 1,90 1,81 1,90 1,09 1,62 2,31 1,31 1,99 3,47 0,85 3,26 0,00 0,00 0,00 20,10 3,87 19,13 3,22 2,11 2,69 4,60 1,50 4,22 2,56 2,19 2,01 70,71 22,11 65,18 315,370

KATILIMLAR

117 384 YUSUF PERK 12D 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 6 1 5,75 3 4 2,00 4 0 4,00 49 22 43,50 240,025 65995

118 431 ABDULLAH 12B 30 10 27,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 2 5 0,75 1 0 1,00 0 6 -1,50 49 32 41,00 233,805 70151

119 421 PINAR KAÇMAZ 12B 19 13 15,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 3 1,25 42 35 33,25 208,185 88997

120 452 GÜMÜŞTAŞ 12E 0 0 0,00
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SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,020 251,480 5 101 146 697 49273

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 5 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,05 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,85 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,65 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 9 5,75 29 9,45 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 18,50 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,35 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,05 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 8 7,00 35 7,10 8,93 5,75

Toplam: 120 58 33 49,75 41 61,10 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CbDdEBcEaE   bA  bdADEDDEDDbaAAAaEEdAadB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL  bEedBa CAdD BcCBdae     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCdDACcADAC            aC DCD C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcceCEdaCDEBBBa   be

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0

TYT SOSYAL 25 8 9 32

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 3 48

Matematik-1 40 19 3 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 8 45

Fizik 7 3 4 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERMAL KAYA 362   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,293 251,480 4 88 116 541 39402

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 5 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,05 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,85 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 7 5,25 26 9,45 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 18,50 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,69 1,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,35 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,05 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 4 10,00 50 7,10 8,93 5,75

Toplam: 120 62 24 56,00 47 61,10 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE deDeEaD DEdCE Ac DCeDcD EDDb AAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL c dBA  bC aD ebCaAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK  AEcEDC D CE DACacB BDD  d A   D    A   

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN Bc DCbE C E dBEB CbC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 1 1 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50

TYT SOSYAL 25 7 7 28

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 1 43
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 11 4 55

Fizik 7 4 2 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,305 251,480 1 16 18 83 8224

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 5 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,05 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,85 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 15 4 14,00 70 9,45 8,68 7,65

Matematik-1 40 29 3 28,25 71 18,50 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,70 2,69 1,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,35 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,05 2,01 1,19

TYT FEN 20 5 7 3,25 16 7,10 8,93 5,75

Toplam: 120 86 16 82,00 68 61,10 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEDDDEcDEDACDAbAAECBED DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdDBAC DBABeDbbEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE ACDDeBBDECADAcCAD CDEcEAB  D  C DCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   bDa BBdBE e de d  

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 37 2 93

Türkçe 40 37 2 93

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 29 3 73

Matematik-1 40 29 3 73

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 5 7 25

Fizik 7 2 2 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL ELİBAL 462   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,803 251,480 3 80 104 492 37044

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 5 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,05 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,85 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,80 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 3 10,25 51 9,45 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 18,50 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,35 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,05 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 6 7,50 38 7,10 8,93 5,75

Toplam: 120 63 16 59,00 49 61,10 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE eCDAEBDEDEBCcAADADCeDEDDEDDbEAAABEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL Bb eABD C ED B CBAa      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE ED  D  c   C  c   D                 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BAaDdEbbeDEBB Ee    

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 6 45

Fizik 7 4 3 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BA * N 442   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,583 251,480 2 72 92 438 33504

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 5 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 26,05 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,85 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 4 12,00 60 9,45 8,68 7,65

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 18,50 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,69 1,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,35 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,05 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 9 7,75 39 7,10 8,93 5,75

Toplam: 120 65 25 58,75 49 61,10 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE eCcAEecEDEBCdbADADCAcEDDdD eaAA         

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDEBcBDdCAcDC  dBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK B E  DC D CEAD C  cB DD  dEA C D D CA DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BAeDCcdbe EBeBEBAdcd

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 2 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 3 2 33
Paragrafın Yapısı 5 3 0 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0

TYT SOSYAL 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 22 2 55

Matematik-1 40 22 2 55

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 1 29
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 10 9 50

Fizik 7 4 3 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BRFN ALY 466 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,193 251,480 1 103 151 717 50605

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 1 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,75 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 0 8,00 20 8,00 19,13 10,93

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 2,69 1,94

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 5,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 2 6,50 33 6,50 8,93 5,75

Toplam: 120 55 17 50,75 42 50,75 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEBAAAabDcaDDEDeaDbDAAECdEDEDBEAeCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL eBdD eC aB B Db EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK                  E  D CD  E B       D D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN       BB    bdCDC BE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 2 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 0 20

Matematik-1 40 8 0 20

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 7 2 35

Fizik 7 1 0 14

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP 461 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,558 251,480 10 61 76 355 28788

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 5 9,75 49 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 14 6 12,50 63 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 70 26 63,50 53 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE dCeAEBDcDEBb AAecDCdDEceEbDDEAcbBEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDdBABD a bD BbCBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK B EEEDC D C  Dc  cBB DD A      DC BC  D 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcDDCccCCDEBBBcBACea

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 0 3 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 0 43
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 14 6 70

Fizik 7 4 3 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD TATA 353 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,308 251,480 6 33 40 224 19610

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 15 5 13,75 69 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 6 11,50 58 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 76 19 71,25 59 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEcDba DbDdCD  AA    a DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEaBACCaBbBdDEDEeBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE ACDD BBDEe DAEC DdCDE E          CD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dECbecBBBBEDCC cCAeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 6 65

Türkçe 40 26 6 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 22 2 55

Matematik-1 40 22 2 55

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 0 86
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 6 65

Fizik 7 3 4 43

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE AKİZ 443 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,658 251,480 25 116 201 1018 65464

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 3 8,25 41 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 4 7,00 35 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 49 23 43,25 36 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BcBACEEBAAAaDDcE DEDAda  c  a  D aeEADeC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL A dDa a    B DE EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK a E A D   dcEe   c  D Ce  E       C  CD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN    DebBB BED   aCeB 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Ekler 2 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 1 3 25

TYT SOSYAL 25 9 3 36

Tarih-1 5 2 2 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 0 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 1 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 8 4 40

Fizik 7 2 2 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
B D 439 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,440 251,480 22 108 167 806 54946

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 7 7,25 36 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 20 10 17,50 44 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 5 7 3,25 16 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 56 39 46,25 39 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCeAEBD aEBb  AebDdADEcbEcaeaAAceEECABdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BD  Aca a EDdBbCBbEa     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDbabdeeC  cB aDCA Eb   DCDBbA   

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BbDebEca cbBB       

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0

TYT SOSYAL 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 0 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 0 3 0

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 20 10 50

Matematik-1 40 20 10 50

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Oran-Orantı 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 2 43
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 5 7 25

Fizik 7 3 4 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KARAKAYA 376 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,685 251,480 23 112 172 831 56770

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 9 5,75 29 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 11 5,25 26 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 55 27 48,25 40 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEaDDEDDEDACDADAeEeBEDEDBEAaCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL cedDa Cb BdBde aEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK       D      C    C   ba              D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN b bDacBadBEDCCdbeAea

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 8 9 32

Tarih-1 5 1 4 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 2 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 11 40

Fizik 7 2 4 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL 409 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,343 251,480 20 98 135 638 45656

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 7 8,25 41 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 7 8,25 41 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 60 27 53,25 44 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABAaEEBbdAaaDDcaDEDACDA AA  BED DBEADaC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdbcAa DBeB DbbE BC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK B EcAbDDd cDEe        CDE E          C  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  aCDe BeBBEcCCdDd cE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 3 57
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 10 7 50

Fizik 7 3 2 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN BARDAKÇI 464 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,675 251,480 24 115 194 947 63028

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 9 6,75 34 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 18,97 19,13 10,93

Toplam: 120 49 27 42,25 35 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BdeACEEBAAAabbDE bEDACaA A  a da eBEAceC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL dBdbabd cBcB DEbEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK a E A DD  BcaC DA   D CDEEE B AD Aba C  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 21 13 53

Türkçe 40 21 13 53

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50

TYT SOSYAL 25 9 9 36

Tarih-1 5 1 4 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CE Y* NKK 364 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,253 251,480 9 54 68 331 27149

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 6 9,50 48 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 10 16,50 41 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 7 8,25 41 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 72 29 64,75 54 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBD DEBCEAADADdcDED EDDbaAAABEECcBdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDbBAaaC  EDdecCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEbEDC D C d  CaDBd DDabdEAB cDa  CA e 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B aDa  CCDEBeBccdCDd

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0

TYT SOSYAL 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 10 48

Matematik-1 40 19 10 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 3 43
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 1 67
Dik Üçgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 7 50

Fizik 7 2 2 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN KARTAL 328 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,918 251,480 21 104 152 720 50779

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 4 4 3,00 15 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 6 8,50 43 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 57 30 49,50 41 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BAabCEEaAAAabccEDbEDAdbAcAAECBbD DBEADCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL A dbc C          dBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aAd   DDB d cC e c bD CDEEEAB  D  C  CD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   CDa BBdcEDCCdDCea 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 4 4 16

Tarih-1 5 1 3 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 0 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 3 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 10 6 50

Fizik 7 3 1 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA BAKIŞLI 361 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,403 251,480 7 39 48 253 21112

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 3 10,25 51 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 4 7,00 35 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 73 17 68,75 57 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEB cAEbDaEDbEDAC A Ac CB D DBEAaCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdDB C  B B DE EdBd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK eAE A DD  BDbCADAcdAD CDEEEABCAD AC D   

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  Eeea BBB EcC CD    

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 26 4 65

Matematik-1 40 26 4 65

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 1 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 4 40

Fizik 7 2 3 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ARSLAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,493 251,480 17 86 114 536 39340

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 7 7,25 36 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 2 14,50 73 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 63 20 58,00 48 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDdDEBdE AecDCADEbDEDbbEAAAdEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL aDE cB  a bDdBbCBAEb     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK B a bDC D  E   C      D        D   C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DDCE  CDEBBBacACDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 15 2 75

Fizik 7 5 0 71

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER DEMİRKAPI 4740 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,548 251,480 11 67 85 402 31453

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 4 11,00 55 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 7 11,25 56 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 69 29 61,75 51 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BA bCEEBAAAaDDadcDEDAeaeaAAcCBaDEDBEADaC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABbDB C  BdBaDE aABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aAE A Db Bc  CeDAE  D CD  E    DaAC Da  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dECDDbBdBBEDCbCcdcBE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 2 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 6 43

Matematik-1 40 17 6 43

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 2 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 13 7 65

Fizik 7 5 2 71

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YUVANÇ 341 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,850 251,480 2 13 14 62 6496

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 5 10,75 54 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 31 6 29,50 74 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 5 11,75 59 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 90 22 84,50 70 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCeAEBDdaEBCEAADADCADEDDEDDbdAAbBEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL aDdBAB  CAED BeaBAEa     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEaC DACcADACEDBB DDbA EAaCaDCDaCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADDCcE eDEBdB ecCDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 31 6 78

Matematik-1 40 31 6 78

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 1 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 5 65

Fizik 7 6 1 86

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN DÜNGÜL 387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,890 251,480 12 69 88 410 32036

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 4 8,00 40 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 6 17,50 44 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 1 3 0,25 4 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 4 6 2,50 13 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 65 19 60,25 50 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDED B EAA A CADEDaEbDDdAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL  adBABa   ED B CBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK B   EDC D C  D dEDB B DCA E aCdc   CAdeA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DDa    cbBd ce    

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 3 83

Türkçe 40 33 3 83

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 9 4 36

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 6 48

Matematik-1 40 19 6 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 0 86
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 2 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 4 6 20

Fizik 7 3 1 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NASRETTİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,390 251,480 16 84 108 510 37649

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 3 12,25 61 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 7 6,25 31 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 62 22 56,50 47 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE       EBAAAEeDbacDbDACa DAAEeaEDcDBEADCd

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEcB C DB B DaeEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK            DEC DAb    CDE EABCADEAC  aD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  ECDacd BdEDb  ad BE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 5 2 56
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 1 50
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 0 14
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 8 7 40

Fizik 7 3 3 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME AKHAMUR 388 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,855 251,480 14 71 91 425 32928

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 1 6,75 34 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 0 19,00 48 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 5 1 4,75 24 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 62 10 59,50 50 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBDEDEBC AADdeCADEbcEDDDaAAABaECAaAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL     A     aD B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE EDC D C  D CED  BDD A  A   D D      

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B aD     DE      C  

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 7 1 28

Tarih-1 5 1 0 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 0 48

Matematik-1 40 19 0 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 5 1 25

Fizik 7 2 1 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME YEŞİLTAŞ 427 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,808 251,480 4 19 22 125 11723

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 3 10,25 51 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 32 3 31,25 78 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 7 7,25 36 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 83 22 77,50 65 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBcEabBCEAAccDCbDEbDEDDbEAAABEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BD  eB  C ED BAdBAEe     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE EDC DcCE DACEDBBBDD ABEAaC DCDBCAEDd

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DD   CeDaeBBEccaDe

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 32 3 80

Matematik-1 40 32 3 80

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 0 86
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT FEN 20 9 7 45

Fizik 7 3 0 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ARSLAN 371 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,005 251,480 8 52 65 327 26447

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 5 7,75 39 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 22 4 21,00 53 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 9 8,75 44 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 71 26 64,50 54 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBD e BCEAA deCADEDDEDDbaAAAdEECAaAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL cDdBA   abbD B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCB  C ADAe  dBaDDCA EA C     C  Dd

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BAaDCccCbDEBdBbBbdeC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 22 4 55

Matematik-1 40 22 4 55

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 2 57
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT FEN 20 11 9 55

Fizik 7 4 3 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENAY TATLI 399 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,415 251,480 18 87 115 538 39352

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 5 6,75 34 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 3 14,25 71 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 62 20 57,00 48 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE adDAEBc Db eEcA  DCcDE aEDDeEAAABEECABdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL Bad AB  b ED e CcAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEcEDCBD Cc D CED    D                 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DDbEdC DEBBBaBACDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 1 1 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 0 14
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 15 3 75

Fizik 7 4 2 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AKKUTLU 344 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,203 251,480 5 28 34 173 15517

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 7 7,25 36 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 31 6 29,50 74 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 6 10,50 53 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 81 30 73,50 61 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBcAAEcDDcDDEDbdDdaAAECBEDacBEADea

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL cBdDBbCd B B Db EdBd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AEaACDDBBBcECcDAECADBCDEEbcBC DEAaBDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN b Caa BBBBaDCCCDdcBE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50

TYT SOSYAL 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 31 6 78

Matematik-1 40 31 6 78

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 7 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 12 6 60

Fizik 7 2 3 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT OĞAT 326 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,438 251,480 3 17 19 115 11167

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 6 9,50 48 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 32 5 30,75 77 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 6 11,50 58 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 85 25 78,75 66 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCcAEBDE cBCcAADADC eEDDED bEAAcdEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL ccdBAB   AEDdebCBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBD CEAecCEDcB DDCA EABCcDCDaCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcDDb ECeDEBBBbBeCaC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 1 67
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 6 44

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 32 5 80

Matematik-1 40 32 5 80

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 1 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 6 65

Fizik 7 4 2 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL ŞRN 345 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,688 251,480 19 94 126 593 42673

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 6 5,50 28 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 6 2 5,50 28 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 60 25 53,75 45 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEaAAAEeDbEebEDACDdaAbdecEDdDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL e dca C aB B Db E BC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aAd A D   B ECADA CA  CDEEE   dD cC Da  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   CD dB aBED        

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 4 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 7 6 28

Tarih-1 5 0 4 0

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 1 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 6 2 30

Fizik 7 3 1 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÇİNAR 394 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,100 251,480 13 70 89 417 32304

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 7 6,25 31 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 8 7,00 35 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 67 26 60,50 50 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBeEDEBeEAAe DCADEDDEDD aAAABaECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL eD  dBe a EDdBddBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK Bcb  DC DeCE DAe     DDCA EA   D  d A DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BceD   beDEBBBEBedbd

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 9 8 45

Fizik 7 2 2 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VESİLE YILDIRIM 322 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,160 251,480 1 8 8 38 3325

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 5 10,75 54 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 34 1 33,75 84 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 6 10,50 53 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 93 17 88,75 74 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAaeDDEDDEDdCDAbAAECBEDEDBEAcCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABbDB CbaB B DbbEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cA  ACDD  BDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN b  DDdBBBBEDCbeDCdBc

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 12 5 48

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 34 1 85

Matematik-1 40 34 1 85

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 12 6 60

Fizik 7 3 2 43

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZENCİ MUSA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,620 251,480 15 76 98 466 35065

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 26,01 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,42 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,16 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 7 11,25 56 8,55 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 18,97 19,13 10,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,28 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,56 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 8 8,00 40 8,57 8,93 5,75

Toplam: 120 65 27 58,25 49 61,76 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEdAAAEaeca bEDACD  A  C     dEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdDaACdDBbBaDbbEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK eAEdAbDDBBBDEC D  C   CD  EAcCdD        

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN bbCDDABB BEDedeeae E

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 23 7 58

Türkçe 40 23 7 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Ekler 2 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 1 50

TYT SOSYAL 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 8 50

Fizik 7 5 2 71

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH 431 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,805 251,480 24 118 215 1121 70151

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 9 6,75 34 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 3 11 0,25 1 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 49 32 41,00 34 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBdAAEDDDEcDEDdCcdeAcECaEDbDBEADCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL deb cea aBABdDaDEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK       D a                     d  ACBDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN bdeDbcB  B    dadcea

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 9 9 36

Tarih-1 5 0 4 0

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 2 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 3 11 15

Fizik 7 2 5 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 6 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÜLAÇAN 395 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,155 251,480 6 34 42 228 19880

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 4 11,00 55 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 6 8,50 43 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 76 20 71,00 59 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDEDEBCEcA eDCcDEDDEDDbEeAABEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL cDbBABD a ED BACBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK dAEcEDC D C  D CEDB  DDCe EA    C  CA Db

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcDDC  CacEBBB cAdc 

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 0 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT FEN 20 10 6 50

Fizik 7 4 1 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÜN 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,825 251,480 4 21 25 134 12579

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 3 10,25 51 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 28 1 27,75 69 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 6 7,50 38 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 81 15 77,25 64 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CC AEBDEeEBCEcADdDC DEDDEbDDEAAABEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL aD BABa aA D B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDACEAD CEDBBB D AdE B  DCD C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B eDeE C DbcBeEd C C

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 28 1 70

Matematik-1 40 28 1 70

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 6 45

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÖZTÜRK 330 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,010 251,480 2 12 13 54 5608

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 4 11,00 55 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 30 4 29,00 73 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 14 4 13,00 65 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 90 16 86,00 72 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE a DAEBDEDEBCEAA ADCADEDaEbDDEAAABEEdABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL cDEBABa C ED BbCBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDcCEAD CEDaB DDCe EA C DCD CAEDd

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DDd abCDEBBBEBACcC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 0 75
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 30 4 75

Matematik-1 40 30 4 75

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 2 57
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT FEN 20 14 4 70

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN K AYA 335 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,348 251,480 7 41 51 277 22491

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 5 11,75 59 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 6 8,50 43 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 74 20 69,00 58 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEBddAaDDDEDcEDACDbDAAECBEDbDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEaBcCCaBbB Dd EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AE ACDD   cECAD ECdD CDE E B           

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN    ae BBBBEcaCCDCeeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 6 50

Fizik 7 1 2 14

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÇELİK 356 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,235 251,480 14 66 83 396 31213

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 8 6,00 30 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 6 8,50 43 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 69 29 61,75 51 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAeaDDcEDbEDACDADAAECaEDaDBEAeCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL Aeabc C  BdB DbaEABd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAddACDDcB ccC D E dDeCDE EAB    bC     

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN b CDDABBdBED   bdccE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 8 8 32

Tarih-1 5 1 4 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 8 45

Matematik-1 40 18 8 45

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 3 43
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 6 50

Fizik 7 5 1 71

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE GEYİK 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,408 251,480 9 49 61 314 25195

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 4 6,00 30 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 25 8 23,00 58 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 5 5,75 29 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 71 24 65,00 54 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbdEEBAAAEbDDEeDcDACDADAbE BEDEeBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL Ae   cCdaB      EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cAE AaDDaeBcECcDecCAD CDEEEABC D ACB  D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   bDD BBdBEDbb b    

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 1 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 25 8 63

Matematik-1 40 25 8 63

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 2 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 7 5 35

Fizik 7 3 1 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SÜMER 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,675 251,480 12 57 72 344 27914

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 8 7,00 35 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 11 15,25 38 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 7 11,25 56 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 73 33 64,75 54 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAabaDEDbEDACDADAeECeEDcDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdaaAa cB e DbDEABd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  dEebCD a BDECeDdcC aBCDbEE   ADEAb  d  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN bdeDDbeBBBEDCCCDCdeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 11 45

Matematik-1 40 18 11 45

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 2 57
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 13 7 65

Fizik 7 2 5 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİL 372 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,005 251,480 21 102 148 702 49732

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 3 10,25 51 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 56 18 51,50 43 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEBAAAaa bE DEDACb  AA bBbD DBEAeCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL AcbDBA    eBdDE aABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK eAE A D         A   D CDd E             

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN    D  BBBBEDbCdDCeB 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 11 3 55

Fizik 7 2 0 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YILDIRIM 329 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,888 251,480 8 45 55 296 23722

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 6 10,50 53 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 4 14,00 70 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 74 23 68,25 57 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CdDAEBDEDEBCEbAccDCADdDDEcDbaAAeBEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDEaAaa CAEDaebCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BeEEEDC D CEADACbDc  DD    A            

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DDCEbbeDEBBBEBeCDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 2 2 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 2 14
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 15 4 75

Fizik 7 5 1 71

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ÖZBAKAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,335 251,480 13 60 75 353 28313

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 8 5,00 25 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 6 10,50 53 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 70 28 63,00 53 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbaEEBeAAEb cEDDEDcCD eAbECcEDaDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL e b B a aBeB DbeaABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE A DDaBcDECAD  CcDBCDEEEABC e        

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN E bDaABBBBEDCCCb bea

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 2 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 7 8 28

Tarih-1 5 1 2 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 2 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 12 6 60

Fizik 7 4 2 57

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,235 251,480 5 26 32 160 14430

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 7 9,25 46 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 22 5 20,75 52 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 6 10,50 53 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 82 21 76,75 64 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEbDcEDDEDACDcDAAECBEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL bBdDaAC aBeB DbeEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AE A DD BBcECADbECcD CDEEaA   DEcC     

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   eDDABBdBEDebCDdABb

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 22 5 55

Matematik-1 40 22 5 55

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 12 6 60

Fizik 7 4 1 57

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL JR 295 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,753 251,480 1 1 1 7 578

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 4 11,00 55 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 37 1 36,75 92 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 17 2 16,50 83 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 103 10 100,50 84 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAaDDcEDDEDACDcDAAECBEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEDdAC  BbB DE EbBa     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE ACDDBBcDECADAECADBCDEEEABCADEACB CDE

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dECDDABBBBEDeCCDCAB 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 37 1 93

Matematik-1 40 37 1 93

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 3 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 17 2 85

Fizik 7 6 1 86

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ŞENGÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,635 251,480 18 95 130 608 42951

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 8 6,00 30 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 5 6,75 34 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 60 26 53,50 45 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEBAcAEaDDa aEDACD  A  C Ea cBEADCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL dBdcaea  B B DEeEdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cAEaACDDB cDE     CbD CDE E dC     BD D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN EE eDdB BBE    Dac c

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 8 8 32

Tarih-1 5 1 4 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 5 40

Fizik 7 4 2 57

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DAŞÇI 400 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,015 251,480 16 89 117 545 39455

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 13 1 12,75 32 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 4 11,00 55 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 61 17 56,75 47 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE B BACEEaAAAdDDba bEDAC   Add BED DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL AedDa C aB B Dd EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK       D   BDEC DbEC D CDE E             

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dEC  dBBBBED C DddBE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 7 65

Türkçe 40 26 7 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 13 1 33

Matematik-1 40 13 1 33

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 12 4 60

Fizik 7 3 2 43

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M UĞUR AL 373 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,618 251,480 3 14 15 70 7306

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 14 3 13,25 66 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 4 14,00 70 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 89 19 84,25 70 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE ebDAEBDEDEaCEAAeADeADEDDEDDDEAcABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL dDcBABeCC ED B CBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BcEcEDC Db aADdCEDBB DDC  EA   DCDdCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdeD bdCCDEBBBEBACDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 26 6 65

Matematik-1 40 26 6 65

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 15 4 75

Fizik 7 2 4 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE AKY 463 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,620 251,480 17 93 125 583 41995

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 1 6,75 34 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 1 10,75 54 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 58 8 56,00 47 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBD Dd C AA ADCADEc EDDD eAABEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL         e ED B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE EcC      D C cB  DD                 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B  DC   CDEa B BA DC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 4 75

Türkçe 40 30 4 75

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50

TYT SOSYAL 25 7 1 28

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 11 1 55

Fizik 7 3 0 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 0 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖZYUMAN 390 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,595 251,480 20 97 134 635 45507

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 3 10,25 51 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 7 8,25 41 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 59 23 53,25 44 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE dCcAEBc DaeC cA   CADEbDEDDbEAAABEECbBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL ccEa  D CAED B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEbcC D   AD    Bee D        D D      

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN a eDC b CDEBBeEecdDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 3 44

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 1 14
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 7 50

Fizik 7 2 3 29

Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEDİM AKÇALI 342 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,540 251,480 15 74 95 451 34223

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 9 8,75 44 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 9 8,75 44 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 67 32 59,00 49 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aAacaEEBAAAaDDDEDbEDdCD bAAECBEadDBEAaaC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdDaACdaBdBdDaeEdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK B E A DD Bc EC DAECAD CDE         e   D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dbCDDABBBBEDebdDdcec

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 11 9 44

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 11 9 55

Fizik 7 5 2 71

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KAÇMAZ 421 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,185 251,480 25 119 275 1592 88997

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 9 6,75 34 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 6 6 4,50 23 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 42 35 33,25 28 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BdBcCEEBeAAaDDbaccbD  D  AdceBED    ADdC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL eBEb c daBeedDEbEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aec   Da   D    b C D     E Ba  c   D D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN      c BBcEDd  DbAed

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 5 2 56
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Karma Dilbilgisi 4 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 0 1 0

TYT SOSYAL 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 2 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 2 0
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 6 6 30

Fizik 7 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ALP 367 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,663 251,480 19 96 133 623 43853

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 6 8,50 43 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 10 5,50 28 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 61 28 54,00 45 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBDdDEcCEAAbAeCADEbDEcDDdAAdBEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL ccaBeBbC AED B CBeE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK dAE EDCBDAC    Cb       A b  C          

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdaDC d CDEcBddeeCbd

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 10 6 40

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 2 14
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 10 40

Fizik 7 3 3 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM Y 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,120 251,480 10 50 62 322 26141

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 3 8,25 41 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 2 16,50 41 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 7 9,25 46 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 70 17 65,75 55 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDEDEBC eAeADCADED EbDcEAAABEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL e EeAB    ED B CBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BcEEEDC DA d DACEDB  DD   E             

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADDd  bCDdcBBEeACed

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 1 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 9 3 36

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 2 43

Matematik-1 40 17 2 43

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 11 7 55

Fizik 7 4 1 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,348 251,480 11 53 67 330 27144

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 7 7,25 36 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 6 17,50 44 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 8 10,00 50 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 72 29 64,75 54 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE adDAEBDEDdBeaAADADaADEDDEbDDEAAABEECAaAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BbdaABD CcED B dBec      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BcE EDC D CE   C     DDade e aEDCD  AEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcaDaEEeeDEaBBEeACbC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 6 48

Matematik-1 40 19 6 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 2 14
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 3 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 12 8 60

Fizik 7 4 3 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,050 251,480 23 114 187 903 60755

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 8 6,00 30 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 53 29 45,75 38 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE B BcCEEdeAeaaDDEDDEDAC e AA bBbD DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL Aebb AC aB B DE EdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aA  A D      C    b   CD bbc     cC  CDb

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN bEaD AB BBEc bdDd ed

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 3 25
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 3 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 9 7 23

Matematik-1 40 9 7 23

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 0 14
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 1 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 2 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 8 8 40

Fizik 7 4 2 57

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT ALTAY 405 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,083 251,480 22 113 186 902 60707

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 25 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,36 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 6 9,50 48 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 16,74 19,13 10,93

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,65 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,27 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,00 2,01 1,19

TYT FEN 20 6 11 3,25 16 8,92 8,93 5,75

Toplam: 120 53 30 45,50 38 62,70 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCcAEBDdDEBa AdeAcCADEbeEcDDEAAAdEECdBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDEBdaD aeED ebCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAbE DC D      C cB                     

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN Bb ed d CDEBdeEaedbb

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 0 3 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 0 14
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 6 11 30

Fizik 7 1 4 14

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇETİZ 456 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,813 251,480 6 18 21 123 11584

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 16 2 15,50 78 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 84 12 81,00 68 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECdEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL A aa AC DB e DbbEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK B E ACDDeBBcEbAD ECAD CD bEA            

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  ECDa BBBBEDCCCDCdBE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 39 1 98

Türkçe 40 39 1 98

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 2 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 0 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 16 2 80

Fizik 7 4 1 57

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KOS 453 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,975 251,480 17 100 140 657 46987

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 2 7,50 38 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 2 8,50 43 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 56 16 52,00 43 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBD D  C dAe DCADcbDEcabdAAcBEECABdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL a   AB    ED B dBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BcEEEDC D      C      D   E    D D CcE  

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN Bb DC    DEBBaE   D 

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 1 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0

TYT SOSYAL 25 8 2 32

Tarih-1 5 1 1 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 0 14
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 1 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 2 45

Fizik 7 3 1 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖGAT 449 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,180 251,480 18 109 168 814 55709

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 9 5,75 29 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 10 5,50 28 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 56 30 48,50 40 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBcAAEbDDEDDEDACDecAAEedEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL c bbccC aebB DEeEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  bE A DD  cc   D cb D                   

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  caDa BBdBEDeCdceeeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 8 9 32

Tarih-1 5 0 4 0

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 1 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 1 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 10 40

Fizik 7 2 3 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KANDEMİR 432 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,830 251,480 1 3 3 10 808

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 5 11,75 59 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 36 4 35,00 88 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 17 3 16,25 81 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 103 15 99,25 83 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDEDEBCEAADcDCADEDDEDDbEAAABEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDaBAB CCcED edCBdED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDACEADdCaDBBBDDCABEAdCbDCDBCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADDCcECCDEBBBEBdCbC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 36 4 90

Matematik-1 40 36 4 90

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 1 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 17 3 85

Fizik 7 6 1 86

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM UTKUN 351 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,993 251,480 14 62 77 360 29006

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 6 6,50 33 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 23 2 22,50 56 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 6 7 4,25 21 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 68 24 62,00 52 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE dCDAEBDEDEcCEbAadDCADEbeEbDbEAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL c d ABD b ED BdCBda      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK   EEEDCBDcCEADACED*BB DCA E    D D      

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN Bcceb   dDEBdB c   C

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 8 6 32

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 23 2 58

Matematik-1 40 23 2 58

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 6 7 30

Fizik 7 1 4 14

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN K 347 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,538 251,480 11 29 35 180 16297

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 6 5,50 28 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 29 1 28,75 72 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 6 8,50 43 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 78 20 73,00 61 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCeAEBDEDEBCEAA bbCADEbDEDDDaAAABEEbABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL  cd A   a bD BddBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDC D CE D CEDB BDDCABE a  DCD CA DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcDD d dCDEBBB a dbC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 0 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 29 1 73

Matematik-1 40 29 1 73

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 7 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 10 6 50

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNİYE DELİBAŞ 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,060 251,480 10 27 33 167 15005

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 7 9,25 46 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 8 19,00 48 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 19 1 18,75 94 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 83 24 77,00 64 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BdBbCEEBAAAabDcEaDEDACDADAAECBEDcDBEAaCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdecAC cBdB DEeEABd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK eAE Ad DBBBDaC DAECda CDdcbABCADE       

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN EbCDDABBBBEDCCCDCABE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 8 53

Matematik-1 40 21 8 53

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 2 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 19 1 95

Fizik 7 6 1 86

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREVİL 411 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,575 251,480 5 11 12 48 4750

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 16 4 15,00 75 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 29 6 27,50 69 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 16 4 15,00 75 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 93 22 87,50 73 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCaAEBDdDEBeEAADADCADEDDEDDDEAcABaECcBAa

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL abdBABaCCAEDCBACBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK B EEEDCBDACEbDAC cBBBDDb  EAeCd CDBCcEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BcDDCEECeDEBBBEBcCaC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 16 4 64

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 29 6 73

Matematik-1 40 29 6 73

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 2 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ALTNDŞ 451 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,213 251,480 9 24 30 154 14288

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 9 5,75 29 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 25 2 24,50 61 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 4 12,00 60 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 81 18 76,50 64 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBD DEBCEAA cDCADEbDEDDDEAAABEECAaAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL acdBABa a ED eeCBdEc     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEcEDC D C AD C  BB DD   EA   DCDaCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADDb EbCDEBBB e CbC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 8 9 32

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 25 2 63

Matematik-1 40 25 2 63

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 0 43
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 4 65

Fizik 7 5 1 71

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ŞENATEŞ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,368 251,480 12 32 39 221 19149

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 4 1 3,75 19 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 7 7,25 36 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 75 16 71,00 59 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEaDDEDDEDACDbeAAECBEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL e          B D    BC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cAE ACDD  Bc C DA    BCD EdcBCADdACBDCDE

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   CDecBBdBEDdaCbCe  

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 1 0

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 25 5 63

Matematik-1 40 25 5 63

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 3 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 9 7 45

Fizik 7 3 2 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN 412 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,305 251,480 16 91 121 560 40387

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 1 6,75 34 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 3 0 3,00 15 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 57 10 54,50 45 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE dCeAEBD DEBCEAA ADCbDEb aDDbEAcdBEECAB B

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL     ABD      e CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEdDC D C    C D B DDCA E    D D C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B  D        B       

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50

TYT SOSYAL 25 7 1 28

Tarih-1 5 1 0 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 2 0 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 3 0 15

Fizik 7 2 0 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 0 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SONBAYRAM 336 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,395 251,480 15 77 99 468 35163

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 2 10,50 53 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 20 1 19,75 49 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 3 7,25 36 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 62 17 57,75 48 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEabcAEaDDE DEDACD  A  CdEa DBdAabd

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL A dDa C  B B  EDEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  A   bD   BD     ECAD CDE E BC   ACBDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN       BBBBEDe CaCc  

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50

TYT SOSYAL 25 11 2 44

Tarih-1 5 2 2 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 0 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 20 1 50

Matematik-1 40 20 1 50

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 1 14
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 8 3 40

Fizik 7 1 0 14

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET GÜZEN 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,123 251,480 3 7 7 32 2923

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 6 10,50 53 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 34 4 33,00 83 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 14 5 12,75 64 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 95 20 90,00 75 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbCEEBAAAEaDDEDDEDACDADAAECBbDEDBEAeCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL deEDBbC aBAB DEbEdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE ACDDeBBD CADAECADBCDEEEAdCADEACaDCDa

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dECDDABcBBEDeCCbCcB 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 2 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 34 4 85

Matematik-1 40 34 4 85

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 1 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 14 5 70

Fizik 7 6 1 86

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ÇETİN 396 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,243 251,480 13 44 54 292 23195

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 3 7,25 36 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 2 11,50 58 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 72 14 68,50 57 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbCEEBAAAEbDDE DEDACDA AA CBEDEeBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEb       c DE EABd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aAE A DD  BcEdd AEebD CDE E        BDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN EaCDD BB  EDC  DCAe 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 3 85

Türkçe 40 34 3 85

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 8 3 32

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 0 1 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 12 2 60

Fizik 7 5 1 71

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA KALENDERLİ 324 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,630 251,480 2 4 4 15 1161

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 6 10,50 53 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 37 3 36,25 91 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 17 3 16,25 81 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 101 17 96,75 81 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BdBbeEEBAAAEDDcEDDEDACDcDAAECBEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEDc CdcB BdDbeEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAEBACDDBBBDbCADAECcDBCDEEEABCbDEACBDCDE

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN aEeDDABBBBEDCCCDCAeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 37 3 93

Matematik-1 40 37 3 93

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 3 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 17 3 85

Fizik 7 5 2 71

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR AKCAN 445 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,630 251,480 19 111 171 825 56242

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 5 6 3,50 18 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 5 7 3,25 16 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 52 21 46,75 39 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEBAAAEa bEDDEDACDADAe CBED    ADCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL AB b       edDbbE Bd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK B E A        C D      aDEcEA   DEcC   D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN     abBedBED ebD   a

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 1 0 25

TYT SOSYAL 25 5 6 20

Tarih-1 5 2 1 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 1 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 5 7 25

Fizik 7 1 2 14

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ AKKUTLU 331 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,513 251,480 4 10 11 47 4630

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 7 9,25 46 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 30 3 29,25 73 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 18 1 17,75 89 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 92 17 87,75 73 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbCEEBAAAEDD EDbEDACcdDAAcCBEDEDBEAcCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL c dDacC aBdBdDEDEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK eA  ACD   BcECADAECADBCDEEEABC DEACdDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN E CDDABBBBEDCCCDdABE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 11 7 44

Tarih-1 5 1 3 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 30 3 75

Matematik-1 40 30 3 75

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 18 1 90

Fizik 7 6 0 86

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİN YILDIZ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,215 251,480 7 22 27 148 13852

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 4 9,00 45 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 3 14,25 71 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 81 13 77,75 65 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEb aEDDEDACDADAAECdEDE BEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABd   C  B BdDEbEABd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK B E d DDB cD C DAEC D CDE       EACaDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  ECDDbBBBBEDe CDCdBE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 0 75

TYT SOSYAL 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 2 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 15 3 75

Fizik 7 5 1 71

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 5 1 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERSAN 369 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,930 251,480 8 23 29 151 13970

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 19 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,18 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,12 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 6 10,50 53 8,28 8,68 7,65

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 22,50 19,13 10,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 2,69 1,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,78 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,49 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 7 9,25 46 10,88 8,93 5,75

Toplam: 120 82 22 76,50 64 72,84 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BAabCEEBAAAEaDcEDbEDACDADAAECBEDEDBEADCe

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL eed BACdD dBdDEDEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cAE ACDD cBc    AECADBCDE E   ADEAC DCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN EECDe BdBdEDe CeaAeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 12 6 48

Tarih-1 5 1 3 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 2 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 25 3 63

Matematik-1 40 25 3 63

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 11 7 55

Fizik 7 5 1 71

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM ÇAVUŞAN 359 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,528 251,480 11 68 86 403 31454

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 8 8,00 40 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 4 14,00 70 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 69 29 61,75 51 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbeEEBAAAEaDbEbbEDACDecAb eaED DBEADdC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEDceCeDB edDb EdBd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  cE AeDD BBD C DAECcD CDd E B  c     C  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN E CDDABBdBEbCCCbCAeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 10 8 40

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 15 4 75

Fizik 7 6 0 86

Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU İŞİK 446 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,803 251,480 20 110 170 823 56121

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 5 0 5,00 25 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 20,49 19,13 10,93

Toplam: 120 48 12 45,00 38 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BdBACEEBcAAEbaDE DEDAC  eA    Ee  BEAcda

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL            B D  E BC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK   E   D  BBcbC D  C   CDEEE BeADEAC DCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 1 50

TYT SOSYAL 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 1 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERMAL ÖZMEMİŞ 440 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,273 251,480 19 106 158 759 52207

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 6 7 4,25 21 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 7 7,25 36 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 55 20 50,00 42 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE  CDAEBD DEBCEAA eDCADEbDEcDDEAAABEECbBdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL a  BdB  a bD ecCBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE  DC D Cc   C                        

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdaDed C DEB Ba eCeC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 7 45

Fizik 7 2 4 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 0 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERN ÖZGEYİK 284 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,698 251,480 5 20 23 128 11946

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 5 4 4,00 20 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 2 11,50 58 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 81 13 77,75 65 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEDDDE bEDdCDc AAECdED DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL A c a dd        EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AE A DDBB DECADAECADBCDEEEAc ADdACdDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   CD  BBBBED  CDCeBd

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 5 4 20

Tarih-1 5 1 2 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 0 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 31 3 78

Matematik-1 40 31 3 78

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 12 2 60

Fizik 7 3 0 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFLA UÇAK 425 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,458 251,480 7 37 46 249 20783

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 2 10,50 53 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 8 5,00 25 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 74 22 68,50 57 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CdacEBD DEaCEbA cDC DEDDEaDbEAAABEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BD  A D a ED BbCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK  AEEEDC DAC ADACED BBDD A cA   DCDdCAdDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BAaDe d CcEBdB   abd

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 2 44

Tarih-1 5 3 0 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 7 8 35

Fizik 7 3 3 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DALLI 403 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,053 251,480 1 2 2 9 732

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 15 4 14,00 70 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 34 1 33,75 84 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 18 2 17,50 88 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 103 11 100,25 84 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDbDEBeEAADcDCADEbDEDDDEAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDEeABDCCAbDdBeCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDcCEADACEDBB DDCA EAB  DCDBCAED 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADDCEdCeDEBBBEBACDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 34 1 85

Matematik-1 40 34 1 85

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 0 86
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 18 2 90

Fizik 7 6 1 86

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS GİRAY 457 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,470 251,480 9 51 63 325 26281

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 7 9,25 46 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 5 11,75 59 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 72 24 66,00 55 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDEDaBCEeAaAaCADEDDEcDbEAAAaEECeBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDbBdBe bbED ecCBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDC D Cd DAdacBB  D    A   D        

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BbDDe  CCDEBBBaBddDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 16 4 40

Matematik-1 40 16 4 40

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 1 14
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 13 5 65

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA ADIYAMAN 433 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,598 251,480 4 15 16 77 7793

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 4 6,00 30 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 6 11,50 58 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 87 17 82,75 69 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBeEDEBeEAADADdADEDDEDDDEAAABEECAaAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL  Dda B     D B CBdEe     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBD CdAD CEDBB DD ABEAdC DCD CcEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BbDeC ECCDEBdBaBAdbC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 31 3 78

Matematik-1 40 31 3 78

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 1 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 6 65

Fizik 7 4 2 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  GÜMÜŞKAŞIK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,958 251,480 6 25 31 156 14372

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 4 10,00 50 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 27 6 25,50 64 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 14 3 13,25 66 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 82 23 76,25 64 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CdaAEBadDEBCEbADADCADEDDEDcaEAAcBEECbBdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDE ABa bbcD B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEE   ccCcADdCbDBBBDDCA EAeC DCD CAED 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADD ca CDEBBB cACDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 0 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 27 6 68

Matematik-1 40 27 6 68

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 14 3 70

Fizik 7 4 2 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ 358 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,095 251,480 12 73 93 441 33754

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,52 28,45 23,58

Matematik-1 40 19 0 19,00 48 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 6 7,50 38 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 62 11 59,25 49 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBD DbBCEAAacDCADEDDEcDDEAAABEECABbB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT MATEMATİK B EEEDC   C           D A EA C DCD CA DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DD   beDEBda ecCDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT MATEMATİK 40 19 0 48

Matematik-1 40 19 0 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 9 6 45

Fizik 7 3 0 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT CAN AR 338 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,538 251,480 8 46 56 298 23839

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 2 12,50 63 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 25 0 25,00 63 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 7 8,25 41 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 71 20 66,00 55 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE B acaEEBcAAaDDaE DEDACDd A  ecbDd BEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL AeEDc C DB B DE EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AE A DD     C DAEC D CDE EABC DEAC DCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN bEeDabBBBBEc bCDCd  

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 0 75

TYT SOSYAL 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 25 0 63

Matematik-1 40 25 0 63

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 0 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 10 7 50

Fizik 7 3 4 43

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT GÜN 422 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,958 251,480 3 9 10 43 3417

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 15 4 14,00 70 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 30 6 28,50 71 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 17 3 16,25 81 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 94 17 89,75 75 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBD DdaC  A cDCADEDDEDDbEAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDdBcBDCCAbDdB CBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDACE DdCEDBB DDaA EAeC DCDdCcEDd

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdDDCddCCDEBBBEBACDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 4 80

Türkçe 40 32 4 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 30 6 75

Matematik-1 40 30 6 75

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 1 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT FEN 20 17 3 85

Fizik 7 4 3 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAYA EMİNE 397 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,175 251,480 10 55 69 332 27150

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 3 7,25 36 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 12 5 10,75 54 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 69 17 64,75 54 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBDEDEB EAADAaCADEDeEDebEAA BEECcBdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL  Dd c   C EDdB  BAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE EDCaD CEADA E     D A  A d D   C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADD cdCeDEBdB BACe 

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 8 3 32

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 12 5 60

Fizik 7 4 2 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
R REYHAN 332 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,485 251,480 16 92 122 574 41512

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 17 3 16,25 81 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 10 5,50 14 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 9 8,75 44 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 65 33 56,75 47 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BdaACEEBAAAaDDbEabEDAdDcDAdECaEDcDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEDBeCCDaABeDEDEABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BcEcACDDa             bD E   d e    bdba

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN daCDeABBBdEDCdeDCeea

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 10 20

Matematik-1 40 8 10 20

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 2 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 11 9 55

Fizik 7 4 3 57

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMED ÇÖLGEÇEN 366 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,568 251,480 14 83 107 509 37523

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 7 10,25 51 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 7 19,25 48 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 11 6,25 31 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 65 35 56,25 47 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBD abdC  A   CAeEb EDDaEAAABEEdABec

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL cDaBABD CbEDaBbCBdEc     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAaEEcC D CEADcCEDcBB D bBa Be DCD      

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdaebddCCDEBdBaeeeDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 7 53

Matematik-1 40 21 7 53

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 3 29
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 11 45

Fizik 7 1 6 14

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNİ BERFİN 467 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,943 251,480 17 99 138 651 46423

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 8 6,00 30 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 9 15,75 39 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 10 6,50 33 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 61 37 51,75 43 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CdaAEBD edBb  AadDCADEb EcDDEAAABEECABdB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL dDEeeB  e cD ebCBdED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEcEDC DACcdDdCEccaaDD A c  C   D C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN accDedEbCDEBBBc deDd

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 8 8 32

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 9 45

Matematik-1 40 18 9 45

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 3 43
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 10 45

Fizik 7 2 5 29

Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BÜLBÜL 307 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,243 251,480 2 6 6 25 1729

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 14 4 13,00 65 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 14 6 12,50 63 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 98 20 93,00 78 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aeaAEBDEDEBCEAADADCADEDDEaDbEAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL cDdBABDCC bDdBACBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEcEDCBDACEADeCEDBBBDDCABEAaCbDCDaCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdDDCaECeDEBdBcBAdDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 7 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 1 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 14 6 70

Fizik 7 5 2 71

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAZGÜL 459 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,255 251,480 13 82 106 500 37108

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 8 6,00 30 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 6 17,50 44 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 8 8,00 40 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 65 32 57,00 48 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE bdDAEBcdDEaCEbA  bCADaDDEDDDEAAedEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL cacBeB  C bD BbCBbEb     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEbdDCBD CE DAe  d  DD ABEe   D c C  D 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B eDeE dCDEcBcbeeCDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 8 8 32

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 2 0 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 6 48

Matematik-1 40 19 6 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 1 43
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 8 50

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEA 478 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,633 251,480 18 105 153 729 50929

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 6 7 4,25 21 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 22 8 20,00 50 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 3 4 2,00 10 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 55 28 48,00 40 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BAaACEEB AAabDDEbDEDbCb  AA  c D cBEAeCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL debDBAa aB      EdBd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAEaACDDeBBcEC DAcCcDBCDEbb  e      DCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   bD dB c       dA  

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 0 80
Karma Dilbilgisi 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 6 7 24

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 2 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 22 8 55

Matematik-1 40 22 8 55

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 3 4 15

Fizik 7 2 2 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF PERK 384 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,025 251,480 21 117 202 1022 65995

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 4 6,00 30 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 49 22 43,50 36 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABdCEEaeAAdDDDdDDEDACc eAe bBbeEDBEADdC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL d EDB a DBeB DE EbBa     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK e EBA D                   E       C     

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dEeDadB BBED        

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Olasılık 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 7 4 35

Fizik 7 3 4 43

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,478 251,480 15 85 111 517 38101

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 21 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,52 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,76 1,62 1,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,61 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 6 7 4,25 21 8,68 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 20,49 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,71 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,53 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 2,01 1,19

TYT FEN 20 6 6 4,50 23 9,45 8,93 5,75

Toplam: 120 62 22 56,50 47 65,27 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEbDbED cDACDc AAECBEDEcBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL d  DB    BbedDd EAad     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK B   A D  BecECA dEC D CcEEE      AC   D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dEaea BBBaEDb       

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Karma Dilbilgisi 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 6 7 24

Tarih-1 5 2 1 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 4 43

Matematik-1 40 17 4 43

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 1 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 6 6 30

Fizik 7 2 4 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE AĞIR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,308 251,480 9 47 58 305 24596

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 6 10,50 53 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 7 9,25 46 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 73 25 66,75 56 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CaDAEBcEDEBe AAaADCADEDDaDDDaAAAaEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL aDd ABadCAEDaBcCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK   E EDCB  C  DAbEDc BDD AcEAc       A DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B DDbbb ecEBBBEBACae

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 11 7 55

Fizik 7 3 3 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSE TUTCİ 426 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,403 251,480 11 56 70 338 27497

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 6 5 4,75 24 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 4 7,00 35 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 68 18 63,50 53 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE dCDAEBD DEBC eA  DCADED EDDb AAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL aDbeA a   dD   CB E      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDACcdD CbDBB eD A EAa  D D  Ab  

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADD b   cEBdBa   D 

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 3 78

Türkçe 40 31 3 78

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50

TYT SOSYAL 25 6 5 24

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 23 6 58

Matematik-1 40 23 6 58

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 2 43
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 4 40

Fizik 7 4 1 57

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ERDEM 54 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,073 251,480 5 36 44 236 20106

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 4 10,00 50 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 23 7 21,25 53 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 8 6,00 30 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 76 23 70,25 59 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbCEaB AAEDDcED EDACDADAbECBEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABd B C aedB DE EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  cEBACDD  db C D E cD CDEcEA CdD ACaDCDE

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   aD bdBaBEbCeCcC eE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 2 1 40
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 23 7 58

Matematik-1 40 23 7 58

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 1 57
Olasılık 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 1 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 3 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 8 8 40

Fizik 7 1 3 14

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD DANGİ 339 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,020 251,480 8 43 53 287 22792

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 4 11,00 55 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 4 12,00 60 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 73 17 68,75 57 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CbDAEBc aE C AA A CdDED EDDcEAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL aDEBdBa CAED a CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAE EDC DcCcADACEcB            DCD eA D 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B aDCa CeDEBBBaB CDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 0 29
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 13 4 65

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR KARAKAYALI 360 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,975 251,480 14 63 78 366 29489

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 7 7,25 36 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 14 5 12,75 64 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 69 23 63,25 53 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCDAEBD ebBCE ADdDCADED EbbDEAAcdEECABbB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL dbaBdB  CAbD BedBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEE C DdCcAD C      D        D D CAED 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BAeDCEdeCDEBdBEc CDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 14 5 70

Fizik 7 5 2 71

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KAÇUK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,995 251,480 16 65 80 373 30007

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 4 9,00 45 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 15 3 14,25 71 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 68 12 65,00 54 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEDDDEDaED CDADA ECdED DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL A  baA  aBdB DE EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  A dACDD   D CdDd                       

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   CDDdBBBBEDCCCcCAeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 2 88

Türkçe 40 35 2 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 4 40

Tarih-1 5 1 2 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 0 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 0 43
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 15 3 75

Fizik 7 4 1 57

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YBAY 302 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,528 251,480 12 58 73 345 27960

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 7 6,25 31 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 10 4,50 23 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 70 26 63,50 53 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEaAAAEDDDEcbEDACDcDAeECBEDEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL dec B a DB B DbbEABa     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK     A DDeBdDECADAcC D CD  EA   D  C DbD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN  ddD bBBBBEcbbeDdde 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 3 20

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 0 2 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 2 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 7 10 35

Fizik 7 2 3 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI 423 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,775 251,480 7 40 49 265 21443

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 4 9,00 45 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 23 0 23,00 58 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 6 8,50 43 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 73 17 68,75 57 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE aCeAEBcEDEBCEdA  DCAcEDDEaDDdAA BEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL B dBABa a ED B CBdE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDC DACEAD CEDBB DD A EA            

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdeDeEde DEBB   eCDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 0 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 23 0 58

Matematik-1 40 23 0 58

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 6 50

Fizik 7 3 4 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TONBUL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,743 251,480 17 75 97 464 35058

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 3 7,25 36 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 16 2 15,50 39 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 6 7,50 38 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 63 17 58,75 49 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBabeEBCEAAa DCADE  EDDDaAAAaEE ABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BD  e     bD BdCBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK   E EDC D C    CEDc   D d    C  CD CA D 

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN B eDd  a DdBBBceACD 

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 1 2 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89
Paragrafın Yapısı 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 16 2 40

Matematik-1 40 16 2 40

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 1 2 14
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 9 6 45

Fizik 7 2 2 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH S 352 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,238 251,480 15 64 79 370 29845

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 9 6 7,50 38 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 7 11,25 56 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 69 24 63,00 53 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CdcAEBa DEdb  AD DCADEDDEDDbdAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL abbcAaD b ED B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK   cEEDC Db  dDACEDB   D AcEA C        DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BADDCEbbCDEBdBEBedbe

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 2 2 50
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 9 6 36

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 7 65

Fizik 7 6 1 86

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME BATURALP 398 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,208 251,480 18 78 100 474 35962

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 7 8,25 41 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 10 8 8,00 40 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 66 27 59,25 49 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEabAAaaDDEDDEDAdDADAAECBEDEDBEAaCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABbceACeaB B Db EdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cAdab DD   DECADAc  D CDb               

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN c CeeeBBBBEDbCCbCde 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 2 29
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 10 8 50

Fizik 7 2 4 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR GÜDEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,255 251,480 4 35 43 234 20065

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 4 11,00 55 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 8 5,00 25 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 75 17 70,75 59 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDcDAAECBEDcDBEAeCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL cBEDB C a eBaDE EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AE A D  B DEC D cC DdCD  EAB   EAC     

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN    DacBcdBEb  CDeeBa

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 3 0 43
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 7 8 35

Fizik 7 2 2 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜMÜŞTAŞ 452 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 62,55 64,42 45,71

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KCBB 327 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,055 251,480 19 79 101 476 36012

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 8 4 7,00 35 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 12 4,00 20 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 64 28 57,00 48 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCaAEBD DbBCEdA bDCADEbcEbDDEAcdBEECcBAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL ecd  B  a ED B CBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDC DACcAD CE Bd DD A  A   D   C    

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BeeDa cbbcEBBBaedCea

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 1 1 25
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 8 4 32

Tarih-1 5 0 3 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 7 12 35

Fizik 7 2 4 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR G 416 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,258 251,480 10 48 59 306 24605

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 7 2 6,50 33 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 6 9,50 48 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 71 15 67,25 56 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDEaEBCE AD DCADEDDEDDDEAAABEECAaAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL     eB    ED B aBAE      

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCdDc   eAdcD   DD A        D  A DA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BAeDb  CCDEaBecBcCD 

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 36 2 90

Türkçe 40 36 2 90

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 7 2 28

Tarih-1 5 0 1 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 5 43

Matematik-1 40 17 5 43

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 1 29
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 11 6 55

Fizik 7 3 2 43

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUYANAY 333 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,375 251,480 22 107 159 766 52712

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 6 8,50 43 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 7 12 4,00 20 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 56 25 49,75 41 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcCEEBAAeEaDDEDDbDACcbDAAECBEaEDBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEDccC  Bea Db EdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK   E A DD  BD                            

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN ddbDaeBddaEDeCCDbe a

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 6 40

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 6 0 15

Matematik-1 40 6 0 15

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 7 12 35

Fizik 7 2 5 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TÜRK 458 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,325 251,480 20 81 105 499 37104

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 21 7 19,25 48 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 6 9,50 48 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 65 33 56,75 47 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABcaEaBbAAaDDaEcbEDbCbdaAA CBEa DBEAaCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdDB a ae B DE EABd     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK aAEBACDDBBaDECdDd CA  CaEEa   bD  C D   

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   deeABBBBEDC daCAeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 1 3 25
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Karma Dilbilgisi 4 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 21 7 53

Matematik-1 40 21 7 53

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 6 1 86
Olasılık 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 11 6 55

Fizik 7 2 3 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGR ASLAN 471 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,085 251,480 3 31 38 207 18242

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 12 6 10,50 53 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 3 1 2,75 14 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 75 17 70,75 59 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE  aDAEBDdDEaCEAADcDCdDEDDEDDbaAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDbBeB  CAbDaBbeBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDcCE DAdEDBB DDaA EA C  CD CAE  

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN        b  EBB       

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 0 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50

TYT SOSYAL 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 50

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT FEN 20 3 1 15

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve Hareket 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİ YILMAZ 368 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,995 251,480 6 38 47 251 20869

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 6 9,50 48 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 26 1 25,75 64 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 8 7 6,25 31 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 74 21 68,75 57 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BAaACEEBAAAdDDaEDDEcACD  A ECBED cBEAeCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABdDBAa aBeB Db EdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE A DD BBDEC DAECAD CDEEEAB  D cC     

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN dEeDedBBdBEa eCD    

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ekler 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 26 1 65

Matematik-1 40 26 1 65

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 0 1 0
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 8 7 40

Fizik 7 3 4 43

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RONAYİ B* * * 385 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,393 251,480 13 59 74 351 28274

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 8 8,00 40 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 10 6,50 33 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 71 30 63,50 53 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BAaACEEBAAAEDDbEDbEDACDAeAAECBEaEeBEADCa

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL cBaDaACbaBee DE EdBC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK cAEaA DD  B Eb D cC D CDE E  C D AC Da  

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN bcbDe BBBBEDebdbCdeE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Karma Dilbilgisi 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Permütasyon 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 0 71
Olasılık 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 1 0 33
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT FEN 20 9 10 45

Fizik 7 2 4 29

Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN KRTŞ 51 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,908 251,480 1 5 5 20 1213

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 13 4 12,00 60 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 36 2 35,50 89 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 11 7 9,25 46 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 99 14 95,50 80 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE CCDAEBDEDEBCEAADADCADEbDEDDDEAAABEECABAB

Cevap Anahtarı A CCDAEBDEDEBCEAADADCADEDDEDDDEAAABEECABAB

TYT SOSYAL BDd ABaCC ED BddBAED     

Cevap Anahtarı A BDEBABDCCAEDCBACBAEDCBDAE

TYT MATEMATİK BAEEEDCBDcCEADACEDBBBDDCA EAcC DCDBCAEDA

Cevap Anahtarı A BAEEEDCBDACEADACEDBBBDDCABEABCEDCDBCAEDA

TYT FEN BdDe  ddCDEBBBcBcaDC

Cevap Anahtarı A BADDCEECCDEBBBEBACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 39 1 98

Türkçe 40 39 1 98

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100
Karma Dilbilgisi 4 4 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100

TYT SOSYAL 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 0 50

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dini Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 36 2 90

Matematik-1 40 36 2 90

Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 7 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT FEN 20 11 7 55

Fizik 7 2 3 29

Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER AY 460 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,910 251,480 2 30 37 205 17758

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 11 1 10,75 54 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 20 3 19,25 48 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 9 4 8,00 40 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 76 11 73,25 61 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABACEEBAAAEDeDEDDEDACDADAAECBdD cBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABbD  C  BAB    EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK  AE b DDBeBcECADAEC D CD EE          CD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   CD  B BBbee CDCAc 

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Karma Dilbilgisi 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 11 1 44

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 20 3 50

Matematik-1 40 20 3 50

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 5 1 71
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Oran-Orantı 1 1 0 100
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 1 0 33
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 9 4 45

Fizik 7 3 0 43

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 1 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞRN İŞBLN 468 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,665 251,480 21 90 118 555 40220

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 23 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,47 28,45 23,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,62 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,06 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 10 5 8,75 44 8,73 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 1 16,75 42 18,67 19,13 10,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,01 2,69 1,94

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,66 4,22 2,63

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,86 2,01 1,19

TYT FEN 20 3 12 0,00 0 7,53 8,93 5,75

Toplam: 120 61 25 54,75 46 62,55 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BABbCEEaAAAEDDbEDDEDACDAaA EedED eBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL AadDB b  BdB Db EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK     ACD B   EC DA     CD  EABC   A dD D 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN    DacBacdEa edeee d

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 9 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ekler 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 3 1 75

TYT SOSYAL 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 1 1 50
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal Afetler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 1 43

Matematik-1 40 17 1 43

Permütasyon 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 7 4 0 57
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT FEN 20 3 12 15

Fizik 7 2 2 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 5 14

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 0 0 0
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KURUMSAL DENEME TÜRKİYE GENELİ 2019-2020

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKANNN 9 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,830 251,480 1 42 52 281 22666

Puanı Hesaplanan: 119 490 3070 130491

Katılımlar: 1 120 496 3183 131672

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,50 28,45 23,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,81 1,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,62 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,99 1,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,26 2,83

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT SOSYAL 20 15 2 14,50 73 14,50 8,68 7,65

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 15,25 19,13 10,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 2,69 1,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 4,22 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,01 1,19

TYT FEN 20 13 3 12,25 61 12,25 8,93 5,75

Toplam: 120 74 18 69,50 58 69,50 64,42 45,71

TYT TÜRKÇE BAaAeEEBAAAEDDbEDDEDACcc AA  Bb  DBEADCC

Cevap Anahtarı B BABACEEBAAAEDDDEDDEDACDADAAECBEDEDBEADCC

TYT SOSYAL ABEDBAC aBbB DE EABC     

Cevap Anahtarı B ABEDBACCDBABCDEDEABCEADBC

TYT MATEMATİK BAE beDD B   e  ec  D CDbE     DEACdDCD 

Cevap Anahtarı B BAEBACDDBBBDECADAECADBCDEEEABCADEACBDCDE

TYT FEN   aD  BBBBEDeCCDCeBE

Cevap Anahtarı B EECDDABBBBEDCCCDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT TÜRKÇE 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Karma Dilbilgisi 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ekler 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 4 4 0 100

TYT SOSYAL 25 15 2 60

Tarih-1 5 5 0 100

Atatürkçülük  ve Türk İnkılabı 2 2 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Kayaçların Ayrışması ve Toprak Türleri 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Güncel Dini Meseleler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2.Yüzyıl-MS 15.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT MATEMATİK 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

Permütasyon 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 7 2 2 29
Olasılık 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 3 2 0 67
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Oran-Orantı 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 3 2 0 67
Dairede Alan 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT FEN 20 13 3 65

Fizik 7 2 1 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücrede Madde Geçişleri 1 1 0 100
Bitkilerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
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