
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

KATILIMLAR

1 55 SİNAN ÇOKZAMAN 11A 9 0 9,00 27 2 26,50 8 1 7,75 9 1 8,75 9 1 8,75 62 5 60,75 322,977 184 162,830 1715 445,393 9 331,185 256

2 0 ARDIL BAŞARANOĞLU 11A 9 0 9,00 28 1 27,75 7 2 6,50 8 2 7,50 8 2 7,50 60 7 58,25 319,602 202 162,830 1715 430,295 29 339,126 211

3 584 KARAEL SÜLEYMAN 11C 8 0 8,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 5 3,75 7 3 6,25 58 10 55,50 316,055 221 155,850 1763 420,588 40 346,440 176

4 0 EMİNE DALAMAN 11D 8 0 8,00 29 0 29,00 6 3 5,25 8 2 7,50 6 3 5,25 57 8 55,00 312,630 240 155,850 1763 416,784 48 340,087 204

5 537 BAHAR ÖZPOLAT 11D 5 4 4,00 29 0 29,00 7 2 6,50 7 3 6,25 8 1 7,75 56 10 53,50 301,915 311 127,930 1924 432,667 27 312,167 395

6 605 YUSUF URMAZ 11D 9 0 9,00 24 6 22,50 9 1 8,75 6 4 5,00 9 1 8,75 57 12 54,00 297,640 347 162,830 1715 400,003 86 305,773 455

7 549 FATİH 11A 6 2 5,50 27 2 26,50 9 0 9,00 5 5 3,75 8 1 7,75 55 10 52,50 296,605 356 138,400 1858 415,217 51 306,755 447

8 0 HAYRUNNİSA KAR 7 1 6,75 25 2 24,50 7 1 6,75 7 3 6,25 7 3 6,25 53 10 50,50 289,505 415 147,125 1803 393,315 101 302,774 485

9 522 FTM  *ZKŞ 11E 6 2 5,50 26 4 25,00 7 1 6,75 6 4 5,00 7 0 7,00 52 11 49,25 285,342 462 138,400 1858 393,629 100 297,225 532

10 613 M EMİN KURTBOĞAN 11E 8 0 8,00 24 6 22,50 8 2 7,50 6 4 5,00 6 2 5,50 52 14 48,50 282,405 491 155,850 1763 371,414 171 298,793 516

11 645 ESRA KARATAŞ 11A 6 3 5,25 25 3 24,25 7 0 7,00 6 3 5,25 7 2 6,50 51 11 48,25 280,802 509 136,655 1877 388,394 109 290,715 595

12 529 İBRAHİM GÖKAY 11B 9 0 9,00 23 4 22,00 6 4 5,00 7 3 6,25 6 3 5,25 51 14 47,50 280,615 512 162,830 1715 358,395 214 302,596 486

13 611 RANA YEŞİLDAĞ 11B 7 1 6,75 25 4 24,00 7 2 6,50 6 4 5,00 6 4 5,00 51 15 47,25 280,442 514 147,125 1803 372,355 168 299,597 507

14 558 MERT CAN AVCI 11B 6 2 5,50 24 2 23,50 9 0 9,00 5 4 4,00 7 2 6,50 51 10 48,50 280,205 519 138,400 1858 387,924 111 287,696 625

15 666 MEKİYE AKTAR 8 1 7,75 21 1 20,75 6 0 6,00 7 2 6,50 7 1 6,75 49 5 47,75 276,277 566 154,105 1771 367,140 189 285,930 646

16 606 BERİVAN KARABAYIR 11A 6 1 5,75 25 4 24,00 6 1 5,75 5 4 4,00 6 3 5,25 48 13 44,75 272,557 605 140,145 1842 362,825 201 292,617 584

17 608 İLDİRİ BEDRİYE 11B 7 1 6,75 24 2 23,50 5 4 4,00 3 5 1,75 7 2 6,50 46 14 42,50 267,705 673 147,125 1803 341,864 269 296,421 547

18 0 HAYRUNİSA KOCAMAN 11D 6 2 5,50 26 4 25,00 3 3 2,25 5 5 3,75 6 3 5,25 46 17 41,75 266,967 684 138,400 1858 345,981 252 297,225 532

19 598 AYŞE BARAN 7 1 6,75 21 4 20,00 5 3 4,25 6 3 5,25 9 0 9,00 48 11 45,25 266,742 690 147,125 1803 357,141 220 274,185 751

20 676 ESMA NAZ SÜMER 11A 2 3 1,25 24 2 23,50 7 1 6,75 6 4 5,00 8 2 7,50 47 12 44,00 261,700 748 108,735 2020 386,335 121 258,031 920

21 528 ZEYNEP KÜBRA ŞENATEŞ 6 2 5,50 22 3 21,25 5 3 4,25 6 3 5,25 6 3 5,25 45 14 41,50 258,105 800 138,400 1858 342,042 267 273,401 756

22 669 ESRA SRC 11E 6 2 5,50 22 4 21,00 6 2 5,50 3 4 2,00 7 1 6,75 44 13 40,75 255,717 829 138,400 1858 337,120 295 271,813 771

23 538 AYA NUR ATÇA 11E 6 2 5,50 20 7 18,25 6 3 5,25 7 2 6,50 8 2 7,50 47 16 43,00 255,180 839 138,400 1858 349,690 240 254,342 964

24 564 AHSEN DİLEK 11B 7 1 6,75 23 5 21,75 3 4 2,00 5 3 4,25 5 4 4,00 43 17 38,75 254,667 853 147,125 1803 316,943 418 285,303 652

25 663 DERYA ERGEN 11C 6 2 5,50 22 6 20,50 5 2 4,50 4 5 2,75 5 5 3,75 42 20 37,00 245,430 963 138,400 1858 312,983 440 268,637 805

26 408 MUHSİN ALTUNDAL 11E 3 5 1,75 22 6 20,50 5 3 4,25 4 2 3,50 7 1 6,75 41 17 36,75 238,217 1067 112,225 2003 335,219 303 242,462 1122

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

KATILIMLAR
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 HAYRUNNİSA KAR 7 1 6,75 25 2 24,50 7 1 6,75 7 3 6,25 7 3 6,25 53 10 50,50 289,505 415 147,125 1803 393,315 101 302,774 485

2 666 MEKİYE AKTAR 8 1 7,75 21 1 20,75 6 0 6,00 7 2 6,50 7 1 6,75 49 5 47,75 276,277 566 154,105 1771 367,140 189 285,930 646

3 598 AYŞE BARAN 7 1 6,75 21 4 20,00 5 3 4,25 6 3 5,25 9 0 9,00 48 11 45,25 266,742 690 147,125 1803 357,141 220 274,185 751

4 528 ZEYNEP KÜBRA ŞENATEŞ 6 2 5,50 22 3 21,25 5 3 4,25 6 3 5,25 6 3 5,25 45 14 41,50 258,105 800 138,400 1858 342,042 267 273,401 756

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 55 SİNAN ÇOKZAMAN 11A 9 0 9,00 27 2 26,50 8 1 7,75 9 1 8,75 9 1 8,75 62 5 60,75 322,977 184 162,830 1715 445,393 9 331,185 256

2 0 ARDIL BAŞARANOĞLU 11A 9 0 9,00 28 1 27,75 7 2 6,50 8 2 7,50 8 2 7,50 60 7 58,25 319,602 202 162,830 1715 430,295 29 339,126 211

3 549 FATİH 11A 6 2 5,50 27 2 26,50 9 0 9,00 5 5 3,75 8 1 7,75 55 10 52,50 296,605 356 138,400 1858 415,217 51 306,755 447

4 645 ESRA KARATAŞ 11A 6 3 5,25 25 3 24,25 7 0 7,00 6 3 5,25 7 2 6,50 51 11 48,25 280,802 509 136,655 1877 388,394 109 290,715 595

5 606 BERİVAN KARABAYIR 11A 6 1 5,75 25 4 24,00 6 1 5,75 5 4 4,00 6 3 5,25 48 13 44,75 272,557 605 140,145 1842 362,825 201 292,617 584

6 676 ESMA NAZ SÜMER 11A 2 3 1,25 24 2 23,50 7 1 6,75 6 4 5,00 8 2 7,50 47 12 44,00 261,700 748 108,735 2020 386,335 121 258,031 920

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 529 İBRAHİM GÖKAY 11B 9 0 9,00 23 4 22,00 6 4 5,00 7 3 6,25 6 3 5,25 51 14 47,50 280,615 512 162,830 1715 358,395 214 302,596 486

2 611 RANA YEŞİLDAĞ 11B 7 1 6,75 25 4 24,00 7 2 6,50 6 4 5,00 6 4 5,00 51 15 47,25 280,442 514 147,125 1803 372,355 168 299,597 507

3 558 MERT CAN AVCI 11B 6 2 5,50 24 2 23,50 9 0 9,00 5 4 4,00 7 2 6,50 51 10 48,50 280,205 519 138,400 1858 387,924 111 287,696 625

4 608 İLDİRİ BEDRİYE 11B 7 1 6,75 24 2 23,50 5 4 4,00 3 5 1,75 7 2 6,50 46 14 42,50 267,705 673 147,125 1803 341,864 269 296,421 547

5 564 AHSEN DİLEK 11B 7 1 6,75 23 5 21,75 3 4 2,00 5 3 4,25 5 4 4,00 43 17 38,75 254,667 853 147,125 1803 316,943 418 285,303 652

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 584 KARAEL SÜLEYMAN 11C 8 0 8,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 5 3,75 7 3 6,25 58 10 55,50 316,055 221 155,850 1763 420,588 40 346,440 176

2 663 DERYA ERGEN 11C 6 2 5,50 22 6 20,50 5 2 4,50 4 5 2,75 5 5 3,75 42 20 37,00 245,430 963 138,400 1858 312,983 440 268,637 805

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 0 EMİNE DALAMAN 11D 8 0 8,00 29 0 29,00 6 3 5,25 8 2 7,50 6 3 5,25 57 8 55,00 312,630 240 155,850 1763 416,784 48 340,087 204

2 537 BAHAR ÖZPOLAT 11D 5 4 4,00 29 0 29,00 7 2 6,50 7 3 6,25 8 1 7,75 56 10 53,50 301,915 311 127,930 1924 432,667 27 312,167 395

3 605 YUSUF URMAZ 11D 9 0 9,00 24 6 22,50 9 1 8,75 6 4 5,00 9 1 8,75 57 12 54,00 297,640 347 162,830 1715 400,003 86 305,773 455

4 0 HAYRUNİSA KOCAMAN 11D 6 2 5,50 26 4 25,00 3 3 2,25 5 5 3,75 6 3 5,25 46 17 41,75 266,967 684 138,400 1858 345,981 252 297,225 532

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 26 26 115 2252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,51 7,33 10,68 5,13 2,56 4,49 2,62 2,29 2,05 2,31 0,52 2,18 2,80 0,62 2,65 13,30 5,56 11,91 3,30 2,59 2,66 3,07 3,00 2,32 4,30 2,31 3,72 49,34 26,78 42,66 232,550 243,020 237,150 237,550

Okul Ortalaması 6,65 1,46 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 3,23 23,73 6,42 1,92 5,94 5,85 3,42 4,99 7,00 2,12 6,47 50,46 12,15 47,42 279,460 143,900 376,220 294,670

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 522 FTM  *ZKŞ 11E 6 2 5,50 26 4 25,00 7 1 6,75 6 4 5,00 7 0 7,00 52 11 49,25 285,342 462 138,400 1858 393,629 100 297,225 532

2 613 M EMİN KURTBOĞAN 11E 8 0 8,00 24 6 22,50 8 2 7,50 6 4 5,00 6 2 5,50 52 14 48,50 282,405 491 155,850 1763 371,414 171 298,793 516

3 669 ESRA SRC 11E 6 2 5,50 22 4 21,00 6 2 5,50 3 4 2,00 7 1 6,75 44 13 40,75 255,717 829 138,400 1858 337,120 295 271,813 771

4 538 AYA NUR ATÇA 11E 6 2 5,50 20 7 18,25 6 3 5,25 7 2 6,50 8 2 7,50 47 16 43,00 255,180 839 138,400 1858 349,690 240 254,342 964

5 408 MUHSİN ALTUNDAL 11E 3 5 1,75 22 6 20,50 5 3 4,25 4 2 3,50 7 1 6,75 41 17 36,75 238,217 1067 112,225 2003 335,219 303 242,462 1122
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME
ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BARAN 598

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,742 232,550 3 19 19 44 690
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 147,125 243,020 2 9 9 85 1803
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 357,141 237,150 3 18 18 22 220
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 274,185 237,550 3 20 20 48 751
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 6,69 6,29 10,68

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 21,62 23,73 11,91

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,31 5,94 2,66

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 4,99 2,32

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,81 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 17,94 17,40 8,70

Toplam: 120 48 11 45,25 38 46,25 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C   DBBbDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik  aABCBB DADDB DeBADCCEC CcDe E

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen B aDCDeAa  CdBACeEbBDAEDECADC 

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 1 23

Türkçe 30 7 1 23
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 7 1 78
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 21 4 70

Matematik-1 30 21 4 70
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 0 75
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 6 67

Fizik 10 5 3 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 6 3 60
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Biyoloji 10 9 0 90
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA KAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,505 232,550 1 8 8 21 415
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 147,125 243,020 2 9 9 85 1803
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 393,315 237,150 1 9 9 10 101
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 302,774 237,550 1 8 8 19 485
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 6,69 6,29 10,68

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 21,62 23,73 11,91

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,31 5,94 2,66

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,81 6,47 3,72

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 17,94 17,40 8,70

Toplam: 120 53 10 50,50 42 46,25 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C   cBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik BBABCBB DADDBeDDaADCCECDCADD  

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen BEeDCDCA  DCdBACDEbceAEDEdADCd

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 1 23

Türkçe 30 7 1 23
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 7 1 78
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 25 2 83

Matematik-1 30 25 2 83
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 7 1 70
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 7 3 70
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEKİYE AKTAR 666

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,277 232,550 2 15 15 35 566
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 154,105 243,020 1 8 8 83 1771
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 367,140 237,150 2 15 15 18 189
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 285,930 237,550 2 18 18 40 646
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 1 7,75 26 6,69 6,29 10,68

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 21,62 23,73 11,91

Fizik 10 6 0 6,00 60 5,31 5,94 2,66

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,81 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,81 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 3 19,25 64 17,94 17,40 8,70

Toplam: 120 49 5 47,75 40 46,25 47,42 37,32

TYT Türkçe       b C B DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik  B BCBB DADD   DBADCCECDd DDC 

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen B DDC CA   edBACDEAB AEeE ADCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 1 27

Türkçe 30 8 1 27
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 8 1 89
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 21 1 70

Matematik-1 30 21 1 70
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 0 75
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 3 67

Fizik 10 6 0 60
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 7 2 70
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Biyoloji 10 7 1 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÜBRA ŞENATEŞ 528

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,105 232,550 4 21 21 52 800
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 4 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 342,042 237,150 4 21 21 27 267
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 273,401 237,550 4 21 21 49 756
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 6,69 6,29 10,68

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 21,62 23,73 11,91

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,31 5,94 2,66

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,81 6,47 3,72

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 17,94 17,40 8,70

Toplam: 120 45 14 41,50 35 46,25 47,42 37,32

TYT Türkçe          CEBBcBb D            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik Be A BbBDB DDBACDa DCBDCDCEAD 

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen cbDBCd D ACdeD EAbCAeEAde CADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 22 3 73

Matematik-1 30 22 3 73
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 5 3 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 6 3 60
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 3 60
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDIL BAŞARANOĞLU 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,602 232,550 2 2 2 6 202
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 162,830 243,020 1 1 1 73 1715
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 430,295 237,150 2 3 3 3 29
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 339,126 237,550 1 3 3 5 211
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 6 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 0 9,00 30 5,96 6,29 10,68

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 25,42 23,73 11,91

Fizik 10 7 2 6,50 65 7,12 5,94 2,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,71 4,99 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,21 6,47 3,72

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 20,04 17,40 8,70

Toplam: 120 60 7 58,25 49 51,42 47,42 37,32

TYT Türkçe          CEBBDBDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAAEBCBDBADDBACDCDDCaDCDCEAD 

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen cEDBCbBD ACdBbBEADCADEAEedCADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 0 30

Türkçe 30 9 0 30
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 9 0 100
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 28 1 93

Matematik-1 30 28 1 93
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 23 6 77

Fizik 10 7 2 70
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN KARABAYIR 606 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,557 232,550 5 16 16 37 605
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 140,145 243,020 3 14 14 93 1842
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 362,825 237,150 6 16 16 20 201
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 292,617 237,550 4 15 15 31 584
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 6 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 1 5,75 19 5,96 6,29 10,68

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 25,42 23,73 11,91

Fizik 10 6 1 5,75 58 7,12 5,94 2,66

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,71 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 7,21 6,47 3,72

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 20,04 17,40 8,70

Toplam: 120 48 13 44,75 37 51,42 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C   D BcDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik dBABCBBEDADDBADadADCCECDbADDC 

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen B  DCDeA AbCdeAC EbBeAEeEbADC 

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 1 20

Türkçe 30 6 1 20
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 1 67
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 6 1 60
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 5 4 50
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Biyoloji 10 6 3 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NAZ SÜMER 676 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,700 232,550 6 20 20 48 748
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 108,735 243,020 6 26 26 108 2020
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 386,335 237,150 5 12 12 14 121
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 258,031 237,550 6 24 24 64 920
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 6 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 3 1,25 4 5,96 6,29 10,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 25,42 23,73 11,91

Fizik 10 7 1 6,75 68 7,12 5,94 2,66

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,71 4,99 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,21 6,47 3,72

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 20,04 17,40 8,70

Toplam: 120 47 12 44,00 37 51,42 47,42 37,32

TYT Türkçe       E     D eb b            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik Bc BCBBdDAD BA DBADCCECDC DDCE

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen Bb DCDCAB DCecACDEccDeEDECAaCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 3 7

Türkçe 30 2 3 7
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 2 3 22
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 24 2 80

Matematik-1 30 24 2 80
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 7 1 70
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 6 4 60
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KARATAŞ 645 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,802 232,550 4 11 11 28 509
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 136,655 243,020 5 23 23 102 1877
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 388,394 237,150 4 10 10 12 109
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 290,715 237,550 5 16 16 32 595
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 6 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 5,96 6,29 10,68

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 25,42 23,73 11,91

Fizik 10 7 0 7,00 70 7,12 5,94 2,66

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,71 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 7,21 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 20,04 17,40 8,70

Toplam: 120 51 11 48,25 40 51,42 47,42 37,32

TYT Türkçe          CbBBDBbaD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BB A BCBDBcDDBeCDCDDCBDCDCEADa

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen D DBCC D ACdBDBEAb beEAE EdADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 3 20

Türkçe 30 6 3 20
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 3 67
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 25 3 83

Matematik-1 30 25 3 83
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 7 0 70
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 6 3 60
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz yasalarını açıklar. 3 3 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Biyoloji 10 7 2 70
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH 549 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,605 232,550 3 7 7 17 356
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 4 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 415,217 237,150 3 6 6 7 51
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 306,755 237,550 3 6 6 16 447
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 6 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 5,96 6,29 10,68

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 25,42 23,73 11,91

Fizik 10 9 0 9,00 90 7,12 5,94 2,66

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,71 4,99 2,32

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,21 6,47 3,72

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 20,04 17,40 8,70

Toplam: 120 55 10 52,50 44 51,42 47,42 37,32

TYT Türkçe          Cb BaBDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAA BCBDBADaBACDaDDCBDCDCEADE

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen DEDBCCBD AbdBDBbbDCbDEAE ECbDC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 27 2 90

Matematik-1 30 27 2 90
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 9 0 90
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 5 5 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 1 80
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN ÇOKZAMAN 55 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,977 232,550 1 1 1 5 184
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 162,830 243,020 1 1 1 73 1715
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 445,393 237,150 1 1 1 1 9
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 331,185 237,550 2 4 4 6 256
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 6 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 0 9,00 30 5,96 6,29 10,68

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 25,42 23,73 11,91

Fizik 10 8 1 7,75 78 7,12 5,94 2,66

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,71 4,99 2,32

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,21 6,47 3,72

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 20,04 17,40 8,70

Toplam: 120 62 5 60,75 51 51,42 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C B DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik BBABCBBEDADDBAaDBADCCEaDCADDC 

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen BEDDCcCAB DCCBACDEAdbAEDECADCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 0 30

Türkçe 30 9 0 30
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 9 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 27 2 90

Matematik-1 30 27 2 90
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 26 3 87

Fizik 10 8 1 80
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 9 1 90
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 3 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Biyoloji 10 9 1 90
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN DİLEK 564 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,667 232,550 5 24 24 60 853
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 147,125 243,020 2 9 9 85 1803
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 316,943 237,150 5 25 25 39 418
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 285,303 237,550 5 19 19 42 652
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 6,95 6,29 10,68

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 22,95 23,73 11,91

Fizik 10 3 4 2,00 20 5,30 5,94 2,66

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,45 6,47 3,72

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 15,00 17,40 8,70

Toplam: 120 43 17 38,75 32 44,90 47,42 37,32

TYT Türkçe          Ca BDBDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAA BCBDBeDDBcCbdDDCdDCDCEAD 

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen a Da ecD ACdeeB A CAeEAaD dbDC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 1 23

Türkçe 30 7 1 23
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 7 1 78
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 23 5 77

Matematik-1 30 23 5 77
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 3 4 30
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 5 3 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 5 4 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÖKAY 529 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,615 232,550 1 12 12 29 512
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 162,830 243,020 1 1 1 73 1715
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 358,395 237,150 3 17 17 21 214
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 302,596 237,550 1 9 9 20 486
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 0 9,00 30 6,95 6,29 10,68

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 22,95 23,73 11,91

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,30 5,94 2,66

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,45 6,47 3,72

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 15,00 17,40 8,70

Toplam: 120 51 14 47,50 40 44,90 47,42 37,32

TYT Türkçe          CEBBDBDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAA BbBDB DDBeCDCDDCBDCDCEb a

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen cEDaCeeDAACddDBEADaAeEAE bCAbC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 0 30

Türkçe 30 9 0 30
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 9 0 100
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 23 4 77

Matematik-1 30 23 4 77
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 6 4 60
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 7 3 70
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 3 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Biyoloji 10 6 3 60
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDİRİ BEDRİYE 608 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,705 232,550 4 17 17 42 673
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 147,125 243,020 2 9 9 85 1803
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 341,864 237,150 4 22 22 28 269
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 296,421 237,550 3 14 14 29 547
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 6,95 6,29 10,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 22,95 23,73 11,91

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,30 5,94 2,66

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,45 6,47 3,72

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 15,00 17,40 8,70

Toplam: 120 46 14 42,50 35 44,90 47,42 37,32

TYT Türkçe       c C   DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik eB BCBB DADDB DDBADCCECDC DbCE

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen aEcDbDbAB badBbdDE   AEeEbADCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 1 23

Türkçe 30 7 1 23
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 7 1 78
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 24 2 80

Matematik-1 30 24 2 80
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 0 75
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 5 4 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 3 5 30
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Biyoloji 10 7 2 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CAN AVCI 558 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,205 232,550 3 14 14 31 519
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 5 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 387,924 237,150 1 11 11 13 111
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 287,696 237,550 4 17 17 36 625
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 6,95 6,29 10,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 22,95 23,73 11,91

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,30 5,94 2,66

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,45 6,47 3,72

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 15,00 17,40 8,70

Toplam: 120 51 10 48,50 40 44,90 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C   cBaDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik eB BCBB DADDBA DBADCCECDCADD c

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen BEDDCDCAB  CdcACDdbB AEeECADCd

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 24 2 80

Matematik-1 30 24 2 80
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 6 70

Fizik 10 9 0 90
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 5 4 50
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 7 2 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA YEŞİLDAĞ 611 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,442 232,550 2 13 13 30 514
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 147,125 243,020 2 9 9 85 1803
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 372,355 237,150 2 13 13 16 168
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 299,597 237,550 2 10 10 23 507
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 6,95 6,29 10,68

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 22,95 23,73 11,91

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,30 5,94 2,66

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,45 6,47 3,72

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 15,00 17,40 8,70

Toplam: 120 51 15 47,25 39 44,90 47,42 37,32

TYT Türkçe          C BBDaDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BeA EBCBbBADDBACDCDDCBDCDCEdDa

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen cEDBC BDbACeBDcEdDdAeEAEecCAeC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 1 23

Türkçe 30 7 1 23
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 7 1 78
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 7 2 70
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 6 4 60
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Biyoloji 10 6 4 60
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ERGEN 663 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,430 232,550 2 25 25 67 963
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 2 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 312,983 237,150 2 26 26 40 440
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 268,637 237,550 2 23 23 55 805
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 2 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 6,75 6,29 10,68

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 25,25 23,73 11,91

Fizik 10 5 2 4,50 45 6,00 5,94 2,66

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,00 6,47 3,72

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 14,25 17,40 8,70

Toplam: 120 42 20 37,00 31 46,25 47,42 37,32

TYT Türkçe       b d   DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik eBAcCBBED DDBeDDdADCCECeCcDD E

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen B cDCDeA   CdcAdDEbceeEeEeADCb

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 2 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 5 2 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 4 5 40
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 5 5 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAEL SÜLEYMAN 584 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,055 232,550 1 3 3 8 221
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 155,850 243,020 1 5 5 79 1763
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 420,588 237,150 1 4 4 5 40
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 346,440 237,550 1 1 1 2 176
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 2 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 0 8,00 27 6,75 6,29 10,68

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 25,25 23,73 11,91

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,00 5,94 2,66

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,25 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,00 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 14,25 17,40 8,70

Toplam: 120 58 10 55,50 46 46,25 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C   DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen BEcDCDCABdbedBACDEbdeeEDECAbCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 0 27

Türkçe 30 8 0 27
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 8 0 89
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 30 0 100

Matematik-1 30 30 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 8 2 80
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 10 5 5 50
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ÖZPOLAT 537 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,915 232,550 2 5 5 12 311
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 127,930 243,020 4 24 24 105 1924
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 432,667 237,150 1 2 2 2 27
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 312,167 237,550 2 5 5 13 395
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 4 4,00 13 6,62 6,29 10,68

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 26,38 23,73 11,91

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,69 5,94 2,66

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,62 4,99 2,32

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,75 6,47 3,72

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 18,06 17,40 8,70

Toplam: 120 56 10 53,50 45 51,06 47,42 37,32

TYT Türkçe          dcBBDebDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAA BCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen DaDBCCeD AddBDBEADCbeEAE ECADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 4 17

Türkçe 30 5 4 17
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 5 4 56
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 29 0 97

Matematik-1 30 29 0 97
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 7 2 70
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 7 3 70
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 3 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 1 80
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DALAMAN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,630 232,550 1 4 4 9 240
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 155,850 243,020 2 5 5 79 1763
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 416,784 237,150 2 5 5 6 48
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 340,087 237,550 1 2 2 4 204
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 0 8,00 27 6,62 6,29 10,68

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 26,38 23,73 11,91

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,69 5,94 2,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,62 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,75 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 18,06 17,40 8,70

Toplam: 120 57 8 55,00 46 51,06 47,42 37,32

TYT Türkçe          CEB DBDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEAD 

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen DbDaCCaD ACdBDBEADCbeEdEb CADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 0 27

Türkçe 30 8 0 27
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 8 0 89
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 29 0 97

Matematik-1 30 29 0 97
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 6 3 60
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz yasalarını açıklar. 3 3 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 3 60
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA KOCAMAN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,967 232,550 4 18 18 43 684
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 3 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 345,981 237,150 4 20 20 25 252
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 297,225 237,550 4 12 12 25 532
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 6,62 6,29 10,68

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 26,38 23,73 11,91

Fizik 10 3 3 2,25 23 5,69 5,94 2,66

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,62 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,75 6,47 3,72

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 18,06 17,40 8,70

Toplam: 120 46 17 41,75 35 51,06 47,42 37,32

TYT Türkçe       b e   DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik BBABCBBEDdDDBAcDBADCCECeCbDDCE

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen edcD D A  eadBeCcEAB AEeEdADCd

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 26 4 87

Matematik-1 30 26 4 87
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 2 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 14 11 47

Fizik 10 3 3 30
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 5 5 50
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 6 3 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF URMAZ 605 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,640 232,550 3 6 6 16 347
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 162,830 243,020 1 1 1 73 1715
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 400,003 237,150 3 7 7 8 86
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 305,773 237,550 3 7 7 18 455
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 4 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 0 9,00 30 6,62 6,29 10,68

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 26,38 23,73 11,91

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,69 5,94 2,66

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,62 4,99 2,32

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,75 6,47 3,72

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 18,06 17,40 8,70

Toplam: 120 57 12 54,00 45 51,06 47,42 37,32

TYT Türkçe          CEBBDBDDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BeAAEBbBDBADDBAbDCDDCdDdDCEAbE

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen cEDBCCBDAAddBacEADCADEAEDcCADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 0 30

Türkçe 30 9 0 30
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 9 0 100
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 24 6 80

Matematik-1 30 24 6 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 24 6 80

Fizik 10 9 1 90
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 6 4 60
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 9 1 90
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYA NUR ATÇA 538 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,180 232,550 4 23 23 58 839
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 2 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 349,690 237,150 3 19 19 24 240
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 254,342 237,550 4 25 25 67 964
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 5,25 6,29 10,68

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 21,45 23,73 11,91

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,85 5,94 2,66

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,40 4,99 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,70 6,47 3,72

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 16,95 17,40 8,70

Toplam: 120 47 16 43,00 36 43,65 47,42 37,32

TYT Türkçe       b C   cBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik eBABbBd DAcDBcDeBADCdECDC DDC 

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen BEcDCcCAa DCd ACDEAceAEeECADCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 6 3 60
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 7 2 70
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 1 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA SRC 669 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,717 232,550 3 22 22 56 829
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 2 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 337,120 237,150 4 23 23 30 295
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 271,813 237,550 3 22 22 51 771
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 5,25 6,29 10,68

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 21,45 23,73 11,91

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,85 5,94 2,66

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,40 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,70 6,47 3,72

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 16,95 17,40 8,70

Toplam: 120 44 13 40,75 34 43,65 47,42 37,32

TYT Türkçe          CbBBa DDD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik Be AbBCBDBAeDBACDC DCBeCDCE D 

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen  dDBCCdD ACdB Bcbe  eEAE  CADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 6 2 60
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 3 4 30
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Biyoloji 10 7 1 70
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FTM  *ZKŞ 522 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,342 232,550 1 9 9 23 462
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 138,400 243,020 2 15 15 94 1858
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 393,629 237,150 1 8 8 9 100
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 297,225 237,550 2 12 12 25 532
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 5,25 6,29 10,68

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 21,45 23,73 11,91

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,85 5,94 2,66

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,40 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 6,70 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 16,95 17,40 8,70

Toplam: 120 52 11 49,25 41 43,65 47,42 37,32

TYT Türkçe       b d   DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik BBABCBBEDADDBcDDaADCCECDCcDbCE

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen Bd D DCABADddeACDEbB AED CADC 

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 6 2 67
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 26 4 87

Matematik-1 30 26 4 87
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 7 1 70
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 6 4 60
Gaz yasalarını açıklar. 3 3 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 7 0 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİN KURTBOĞAN 613 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,405 232,550 2 10 10 25 491
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 155,850 243,020 1 5 5 79 1763
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 371,414 237,150 2 14 14 17 171
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 298,793 237,550 1 11 11 24 516
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 0 8,00 27 5,25 6,29 10,68

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 21,45 23,73 11,91

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,85 5,94 2,66

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,40 4,99 2,32

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 6,70 6,47 3,72

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 16,95 17,40 8,70

Toplam: 120 52 14 48,50 40 43,65 47,42 37,32

TYT Türkçe       E C   DBBDDD            

Cevap Anahtarı B DDABCBEECBBADBBDDDDCCCDACDEEAB

TYT Matematik eBABCBBEDADDBeDDaADCCECeCdDDCc

Cevap Anahtarı B BBABCBBEDADDBADDBADCCECDCADDCE

TYT Fen BEcDCDCABbDedBACDEbc  EeECAeCE

Cevap Anahtarı B BEDDCDCABADCCBACDEABDAEDECADCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 0 27

Türkçe 30 8 0 27
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 8 0 89
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 24 6 80

Matematik-1 30 24 6 80
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 2 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 8 2 80
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 10 6 4 60
Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Biyoloji 10 6 2 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHSİN ALTUNDAL 408 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,217 232,550 5 26 26 71 1067
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2183

SÖZ 112,225 243,020 5 25 25 106 2003
Puanı Hesaplanan: 26 26 108 2066

SAY 335,219 237,150 5 24 24 31 303
Puanı Hesaplanan: 26 26 114 1964

EA 242,462 237,550 5 26 26 72 1122
Puanı Hesaplanan: 26 26 115 2252

Katılımlar: 5 26 26 115 2252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 5 1,75 6 5,25 6,29 10,68

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 21,45 23,73 11,91

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,85 5,94 2,66

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,40 4,99 2,32

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,70 6,47 3,72

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 16,95 17,40 8,70

Toplam: 120 41 17 36,75 31 43,65 47,42 37,32

TYT Türkçe          Cb dcaDbD            

Cevap Anahtarı A BDCADBEBACEBBDBDDDCCDCCADABEDE

TYT Matematik BBAA BbaDBeeDBACDCDDCB CDCEbaE

Cevap Anahtarı A BBAAEBCBDBADDBACDCDDCBDCDCEADE

TYT Fen DcDaCCeD  Cde B  DC eEAE  CADC

Cevap Anahtarı A DEDBCCBDAACCBDBEADCADEAEDECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 5 10

Türkçe 30 3 5 10
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 3 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 9 3 5 33
Şiiri yorumlar. 3 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 3 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 16 6 53

Fizik 10 5 3 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 4 2 40
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Biyoloji 10 7 1 70
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
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