
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 30 30 171 9004

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,54 7,60 9,64 3,80 2,26 3,24 1,95 2,27 1,38 2,32 0,93 2,09 2,58 0,97 2,34 10,69 6,99 8,94 4,18 2,65 3,52 3,98 2,72 3,30 5,48 1,99 4,98 46,52 28,38 39,43 217,940 222,820 232,420 214,100

Okul Ortalaması 8,73 2,30 8,16 2,00 0,67 1,83 1,33 0,33 1,25 1,00 0,33 0,92 1,33 0,00 1,33 20,27 6,03 18,76 7,67 1,87 7,20 7,23 2,50 6,61 7,43 1,87 6,97 56,99 15,90 53,03 273,550 160,340 362,930 276,130

KATILIMLAR

1 0 SİNAN ÇOKZAMAN 11A 11 1 10,75 23 3 22,25 8 1 7,75 8 2 7,50 9 1 8,75 59 8 57,00 307,520 926 175,045 5952 407,787 244 316,399 781

2 558 MERT CAN AVCI 11B 11 0 11,00 25 5 23,75 8 2 7,50 8 2 7,50 6 4 5,00 58 13 54,75 305,747 963 176,790 5876 392,845 423 327,674 602

3 637 SÜREYYA YILDIZ 11B 11 1 10,75 23 5 21,75 8 2 7,50 7 3 6,25 10 0 10,00 59 11 56,25 304,582 989 175,045 5952 402,709 307 313,223 823

4 0 YUSUF URMAZ 11D 11 1 10,75 23 7 21,25 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 59 13 55,75 302,257 1037 175,045 5952 399,219 345 310,046 884

5 549 FATİH 11A 8 3 7,25 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 7 3 6,25 58 13 54,75 299,147 1103 150,615 6886 416,669 172 301,499 1067

6 529 İBRAHİM GÖKAY 11B 10 2 9,50 24 4 23,00 9 1 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 57 13 53,75 299,007 1110 166,320 6305 395,551 393 312,439 835

7 545 FURKAN PARLAK 11A 8 3 7,25 22 3 21,25 9 1 8,75 9 1 8,75 8 2 7,50 56 10 53,50 290,585 1333 150,615 6886 407,160 249 285,616 1509

8 0 HAYRUNİSSA KOCAMAN 11D 11 1 10,75 21 6 19,50 9 1 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 55 13 51,75 288,607 1377 175,045 5952 372,710 724 298,929 1130

9 613 M EMİN KURTBOĞAN 11E 7 5 5,75 23 7 21,25 9 1 8,75 8 2 7,50 10 0 10,00 57 15 53,25 287,332 1406 140,145 7235 415,101 181 275,146 1803

10 613 M EMİN KURTBOĞAN 11E 7 5 5,75 23 7 21,25 9 1 8,75 8 2 7,50 10 0 10,00 57 15 53,25 287,332 1406 140,145 7235 415,101 181 275,146 1803

11 0 MEHMET KOÇ 10 2 9,50 22 7 20,25 8 2 7,50 8 2 7,50 7 3 6,25 55 16 51,00 286,220 1435 166,320 6305 376,356 654 294,968 1239

12 0 HAYRUNNİSA KARAVAR 9 2 8,50 22 4 21,00 8 2 7,50 8 2 7,50 7 3 6,25 54 13 50,75 285,497 1450 159,340 6559 381,591 579 292,753 1306

13 537 BAHAR ÖZPOLAT 11D 9 3 8,25 22 6 20,50 8 2 7,50 9 1 8,75 7 3 6,25 55 15 51,25 285,182 1463 157,595 6628 386,043 516 287,832 1433

14 528 ZEYNEP KÜBRA ŞENATEŞ 11A 10 2 9,50 22 4 21,00 7 2 6,50 5 5 3,75 9 1 8,75 53 14 49,50 284,195 1489 166,320 6305 367,297 818 299,733 1108

15 0 JULİUSCEASARDIL BAŞ 10 2 9,50 20 7 18,25 7 2 6,50 8 2 7,50 10 0 10,00 55 13 51,75 283,657 1506 166,320 6305 379,867 597 282,262 1604

16 584 SÜLEYMAN KARAEL 11C 8 4 7,00 23 7 21,25 7 3 6,25 8 2 7,50 8 2 7,50 54 18 49,50 280,345 1602 148,870 6949 383,336 553 283,871 1556

17 665 CUMA YILMAZ 11B 7 1 6,75 6 0 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 6 13,50 6 3 5,25 9 1 8,75 8 2 7,50 62 15 58,25 277,197 1701 251,950 2751 330,830 1524 232,891 3411

18 659 EMİNE BOYNUKARA 11E 9 3 8,25 20 9 17,75 8 2 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 53 18 48,50 272,395 1847 157,595 6628 366,848 822 270,361 1975

19 0 ASAL BİLAL 8 4 7,00 0 1 -0,25 19 4 18,00 9 1 8,75 8 2 7,50 6 3 5,25 50 15 46,25 265,340 2098 147,282 7004 362,240 893 263,224 2200

20 0 ASAL BİLAL 8 4 7,00 0 1 -0,25 19 4 18,00 9 1 8,75 8 2 7,50 6 3 5,25 50 15 46,25 265,340 2098 147,282 7004 362,240 893 263,224 2200

21 408 MUHSİN ALTUNDAL 11E 8 1 7,75 19 8 17,00 7 2 6,50 7 2 6,50 8 2 7,50 49 15 45,25 261,902 2215 154,105 6744 348,907 1138 262,106 2258

22 522 FATİME  BEYAZKUŞ 11E 7 4 6,00 19 6 17,50 8 2 7,50 6 4 5,00 10 0 10,00 50 16 46,00 261,760 2221 141,890 7185 365,103 857 253,068 2561

23 592 MURAT URMAZ 11D 8 4 7,00 19 10 16,50 8 2 7,50 9 1 8,75 6 4 5,00 50 21 44,75 258,257 2330 148,870 6949 350,181 1117 253,695 2534

24 570 SEMİHA SAMSA 11B 9 1 8,75 17 5 15,75 6 2 5,50 6 3 5,25 6 2 5,50 44 13 40,75 249,887 2675 161,085 6495 313,181 1909 261,145 2294

25 570 SEMİHA SAMSA 11B 9 1 8,75 17 5 15,75 6 2 5,50 6 3 5,25 6 2 5,50 44 13 40,75 249,887 2675 161,085 6495 313,181 1909 261,145 2294

26 571 ASLAN AKBEY 11A 8 4 7,00 17 5 15,75 7 2 6,50 7 3 6,25 4 1 3,75 43 15 39,25 243,132 2958 148,870 6949 314,770 1862 248,930 2722

27 363 MERVE 11 11 1 10,75 17 7 15,25 5 3 4,25 2 6 0,50 5 0 5,00 40 17 35,75 240,057 3095 175,045 5952 268,397 2945 271,928 1924

28 363 MERVE 11 11 1 10,75 17 7 15,25 5 3 4,25 2 6 0,50 5 0 5,00 40 17 35,75 240,057 3095 175,045 5952 268,397 2945 271,928 1924

29 622 İDRİS KIZILKAYA 11B 5 0 5,00 16 8 14,00 7 3 6,25 8 2 7,50 8 2 7,50 44 15 40,25 238,212 3169 134,910 7367 332,731 1480 223,852 3864
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ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 30 30 171 9004

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,54 7,60 9,64 3,80 2,26 3,24 1,95 2,27 1,38 2,32 0,93 2,09 2,58 0,97 2,34 10,69 6,99 8,94 4,18 2,65 3,52 3,98 2,72 3,30 5,48 1,99 4,98 46,52 28,38 39,43 217,940 222,820 232,420 214,100

Okul Ortalaması 8,73 2,30 8,16 2,00 0,67 1,83 1,33 0,33 1,25 1,00 0,33 0,92 1,33 0,00 1,33 20,27 6,03 18,76 7,67 1,87 7,20 7,23 2,50 6,61 7,43 1,87 6,97 56,99 15,90 53,03 273,550 160,340 362,930 276,130

KATILIMLAR

30 44 SERHAT TUŞAN 11D 3 3 2,25 14 10 11,50 8 2 7,50 6 4 5,00 6 4 5,00 37 23 31,25 205,822 4678 115,715 7850 291,458 2393 188,775 5452
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BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

265,340 23,30
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  0
ASAL BİLAL 120 50 15 55 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 19 19 2098 % 23,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız Ab                AEbBCeDAb B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 1 29 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız      e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 4 7 18,00 % 60
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBE eB  edDCBCAABC  cC E DADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 23 6 1 21,50 % 72
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECdCDADCECBBDeAeEDCDaC bBdDD

S D Y B%
Türkçe 30 8 4 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 6 2 75
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 10 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa nın Osmanlı Devleti nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.1 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Coğrafya-1 10 0 0 0
Türkiye deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 19 4 63
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 3 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 1 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 8 2 80
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 3 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
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  -  0
ASAL BİLAL 120 50 15 55 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 19 19 2098 % 23,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız Ab                AEbBCeDAb B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 1 29 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız      e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 4 7 18,00 % 60
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBE eB  edDCBCAABC  cC E DADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 23 6 1 21,50 % 72
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECdCDADCECBBDeAeEDCDaC bBdDD

S D Y B%
Türkçe 30 8 4 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 6 2 75
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 10 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa nın Osmanlı Devleti nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.1 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Coğrafya-1 10 0 0 0
Türkiye deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 19 4 63
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 3 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 1 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 8 2 80
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 3 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

285,497 16,10
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  0
HAYRUNNİSA KARAVAR 120 54 13 53 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 12 12 1450 % 16,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 2 19 8,50 % 28
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B AD                 ECcCeDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 4 4 21,00 % 70
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DdAeBEEDB  BdDC CAAcCBDEC EDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECbCaAEDECBBDeAeDDCDaCeAdE

S D Y B%
Türkçe 30 9 2 30
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 5 2 63
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 22 4 73
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 3 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 1 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

283,657 16,73
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  0
JULİUSCEASARDIL BAŞ 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 15 15 1506 % 16,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 2 18 9,50 % 32
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız AD                AbCBCBDAb B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 7 3 18,25 % 61
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBE DB  BdaCeCAAcCBDECDEaDbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 25 4 1 24,00 % 80
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACE ECbADdECeBDeACEDCDDCDABEDD

S D Y B%
Türkçe 30 10 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 1 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 20 7 67
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 8 4 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 7 2 70
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Kimya 10 8 2 80
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 10 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

286,220 15,94
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  0
MEHMET KOÇ 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 11 11 1435 % 15,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 2 18 9,50 % 32
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B cD                AECdCBDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 7 1 20,25 % 68
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DeABBEdDB eadDCcCAABCBDECDEDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACEeECbAEDECeBDCAdeDCDadDABE

S D Y B%
Türkçe 30 10 2 33
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 1 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 22 7 73
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 8 5 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 11 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

240,057 34,37
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11  -  363
MERVE 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(3095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 27 27 3095 % 34,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 1 18 10,75 % 36
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                AECBCBDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 7 6 15,25 % 51
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız eA BBE ed  a DCdCAAaCBDECD DaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACE cac c EbeB ebeDDCD   A  

S D Y B%
Türkçe 30 11 1 37
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 8 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 17 7 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 5 5 36
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 1 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 5 3 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 2 6 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 5 0 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

240,057 34,37
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11  -  363
MERVE 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(3095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 27 27 3095 % 34,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 1 18 10,75 % 36
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                AECBCBDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 7 6 15,25 % 51
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız eA BBE ed  a DCdCAAaCBDECD DaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACE cac c EbeB ebeDDCD   A  

S D Y B%
Türkçe 30 11 1 37
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 8 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 17 7 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 5 5 36
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 1 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 5 3 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 10 2 6 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 5 0 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

243,132 32,85
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11A  -  571
ASLAN AKBEY 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 26 26 2958 % 32,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız AD                bEeBaBDeD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 5 8 15,75 % 53
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız AB E DBa  dDC CAecCB EC a DADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 18 6 6 16,50 % 55
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız bCECEC cDCECBBDebeEDC  b  BED 

S D Y B%
Türkçe 30 8 4 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 4 4 50
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 17 5 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 8 2 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 6 3 55
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 7 2 70
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 7 3 70
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 4 1 40
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 2 0 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

299,147 12,25
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11A  -  549
FATİH 120 58 13 49 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 5 1103 % 12,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 3 19 7,25 % 24
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız eD                AbdBCBD D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 5 0 23,75 % 79
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBEcDBdCBdDCBCeAcCBDECDEDDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 25 5 0 23,75 % 79
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECECaADCECBBDbACEDCDbdDABEeD

S D Y B%
Türkçe 30 8 3 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 5 2 63
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 25 5 83
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 11 3 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 9 1 90
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

290,585 14,80
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11A  -  545
FURKAN PARLAK 120 56 10 54 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 7 1333 % 14,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 3 19 7,25 % 24
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B AD                 EdBaBDAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 3 5 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAABBE Dd   CDCcCAABCBDECDE Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 26 4 0 25,00 % 83
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECECeAEDECBBDCAeeDCDDCeABE

S D Y B%
Türkçe 30 8 3 27
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 5 2 63
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik-1 30 22 3 73
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 2 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 0 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

307,520 10,28
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11A  -  0
SİNAN ÇOKZAMAN 120 59 8 53 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 926 % 10,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 1 18 10,75 % 36
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bD                AECBCBDAD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 3 4 22,25 % 74
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBEcDB  Bd CBCAABCBDECD DDADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 1 1 7,75 % 78

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 25 4 1 24,00 % 80
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECECaAD ECBBDeAeEDCDeCDABEDD

S D Y B%
Türkçe 30 11 1 37
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 8 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 23 3 77
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 3 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 0 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 8 1 80
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Kimya 10 8 2 80
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 9 1 90
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

284,195 16,54
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11A  -  528
ZEYNEP KÜBRA ŞENATEŞ 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 14 14 1489 % 16,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 2 18 9,50 % 32
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                AECBCeDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 4 4 21,00 % 70
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DeABBE DB  BdDC CAAcCBDdCDEDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 21 8 1 19,00 % 63
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECba AdDECBaeeAeDDCDDaDABE

S D Y B%
Türkçe 30 10 2 33
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 1 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 22 4 73
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 2 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 7 2 70
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 5 5 50
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 9 1 90
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

277,197 18,89
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  665
CUMA YILMAZ 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 17 17 1701 % 18,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 1 22 6,75 % 23
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız A     B      C D   E B    b B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 2 11 16,50 % 55
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız C C DDC  A    cE DCAbCDB DDEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 6 9 13,50 % 45
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız  dBE DB  edDa CAAcCBDEC    ADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 23 6 1 21,50 % 72
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız dCECEC AeeECBBDeACEDCDDaDABEeD

S D Y B%
Türkçe 30 7 1 23
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 2 0 25
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 10 6 0 60
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa nın Osmanlı Devleti nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.1 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 4 1 40
Türkiye deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Felsefe 5 3 1 60
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 15 6 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 6 4 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 1 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50

S D Y B%
Fizik 10 6 3 60
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Kimya 10 9 1 90
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

299,007 12,33
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  529
İBRAHİM GÖKAY 120 57 13 50 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 6 1110 % 12,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 2 18 9,50 % 32
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                AbCBCBDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 4 2 23,00 % 77
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAABBEEDd  BCDCcCAAcdBDECDEDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECECbAEDaCBBDeAeeDCDaaDABE

S D Y B%
Türkçe 30 10 2 33
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 1 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 24 4 80
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 11 2 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

238,212 35,20
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  622
İDRİS KIZILKAYA 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(3169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 29 29 29 3169 % 35,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 0 25 5,00 % 17
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B                    E BC  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 8 6 14,00 % 47
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız Dd dBc DB  eC CcCAAcCBDECDa Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız eCdCECECaAEDbCBBDeACeDCDDaDABE

S D Y B%
Türkçe 30 5 0 17
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 4 0 50
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 16 8 53
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 5 5 36
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 8 2 73
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 7 3 70
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

305,747 10,70
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  558
MERT CAN AVCI 120 58 13 49 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 963 % 10,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 0 19 11,00 % 37
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  D                AECBCBDAD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 5 0 23,75 % 79
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBEcDdEdBdDCBCAABCBDECDaDDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 22 8 0 20,00 % 67
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECbCbADCECeBDCAeEDCbeaDABEeD

S D Y B%
Türkçe 30 11 0 37
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 8 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 25 5 83
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 11 3 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 1 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 8 2 80
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 4 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 2 3 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

249,887 29,71
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  570
SEMİHA SAMSA 120 44 13 63 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 2675 % 29,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 1 20 8,75 % 29
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bD                AE BCBDA  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 5 8 15,75 % 53
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız baBE D   d  C CAAcCBDECDEDDc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 2 2 5,50 % 55

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 18 7 5 16,25 % 54
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECbC  eC CdBDeAeEDCec DABE D

S D Y B%
Türkçe 30 9 1 30
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 0 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 17 5 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 4 3 29
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 1 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 6 2 60
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Kimya 10 6 3 60
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 2 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

249,887 29,71
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  570
SEMİHA SAMSA 120 44 13 63 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 2675 % 29,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 1 20 8,75 % 29
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bD                AE BCBDA  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 5 8 15,75 % 53
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız baBE D   d  C CAAcCBDECDEDDc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 2 2 5,50 % 55

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 18 7 5 16,25 % 54
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECbC  eC CdBDeAeEDCec DABE D

S D Y B%
Türkçe 30 9 1 30
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 0 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 17 5 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 4 3 29
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 1 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 6 2 60
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Kimya 10 6 3 60
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 2 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

304,582 10,98
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11B  -  637
SÜREYYA YILDIZ 120 59 11 50 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 989 % 10,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 1 18 10,75 % 36
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bD                AECBCBDAD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 5 2 21,75 % 73
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBEEDd  edDCBCAAcCBDECbEDDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 25 5 0 23,75 % 79
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECbCaADCECeBDeAeEDCDDCDABEDD

S D Y B%
Türkçe 30 11 1 37
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 8 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 23 5 77
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 3 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 7 3 70
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 10 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

280,345 17,79
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11C  -  584
SÜLEYMAN KARAEL 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 16 16 1602 % 17,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız eD                AECBaeDAb B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız bBBEbDBECBCDCcCAABCBeECcEDDbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACbCbCaADCECBBDeAeEDbDcCDABEDD

S D Y B%
Türkçe 30 8 4 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 6 2 75
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 23 7 77
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 4 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 1 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 7 3 70
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 8 2 80
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

285,182 16,25
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11D  -  537
BAHAR ÖZPOLAT 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 13 13 1463 % 16,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 3 18 8,25 % 28
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                AbCBCeDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 6 2 20,50 % 68
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAABBEEDd  BdDCcCAABaBDECDEcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 24 6 0 22,50 % 75
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACcCECaAEDECBBDCAeDDCDaaDABd

S D Y B%
Türkçe 30 9 3 30
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 6 2 75
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 22 6 73
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 3 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 7 3 70
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

288,607 15,29
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11D  -  0
HAYRUNİSSA KOCAMAN 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 8 8 1377 % 15,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 1 18 10,75 % 36
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız AD                AECBCBDbD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 21 6 3 19,50 % 65
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız ABBEcDB  BaDCdCAAedBDdCDE DADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 23 6 1 21,50 % 72
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECECbADCECeaDeA EDCDcCDABEeD

S D Y B%
Türkçe 30 11 1 37
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 1 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 21 6 70
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 3 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 3 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 6 3 60
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

258,257 25,88
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11D  -  592
MURAT URMAZ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 23 23 2330 % 25,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dD                bECBCeDeD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 10 1 16,50 % 55
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız dBBEEDBcbedDCcCeAcCBDEbDE DAeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız eCECECbADCECBBDeACEDCDaaDABdeD

S D Y B%
Türkçe 30 8 4 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 5 3 63
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 19 10 63
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 8 6 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 3 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 9 1 90
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 6 4 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

205,822 51,95
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11D  -  44
SERHAT TUŞAN 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(4678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 30 36 4678 % 51,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 3 24 2,25 % 8
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız    D                 b Bae A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 10 6 11,50 % 38
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DA BeE Dd  e bCBCAABaBD dcacaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 20 10 0 17,50 % 58
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECbCbAEcECeBDeAdeDCbDeDABd

S D Y B%
Türkçe 30 3 3 10
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 2 3 25
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 14 10 47
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 6 4 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 5 5 45
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 6 4 60
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 6 4 60
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

302,257 11,52
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11D  -  0
YUSUF URMAZ 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 1037 % 11,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 1 18 10,75 % 36
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B AD                AECBaBDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAeBBEEDBbaBdDCcCAABCBDECDEbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 25 5 0 23,75 % 79
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DeACECECbAEDECeBDCACeDCDcCDABE

S D Y B%
Türkçe 30 11 1 37
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 7 1 88
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 23 7 77
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 4 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 10 1 91
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

272,395 20,51
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11E  -  659
EMİNE BOYNUKARA 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 18 18 1847 % 20,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 3 18 8,25 % 28
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B eD                AbCBCBDbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 9 1 17,75 % 59
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAABBEaDd dBdDCcCAAcCBbECDEcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 24 6 0 22,50 % 75
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECbCbAEDECeBDeACeDCDaCDABE

S D Y B%
Türkçe 30 9 3 30
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 6 2 75
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 20 9 67
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 4 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

261,760 24,67
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11E  -  522
FATİME  BEYAZKUŞ 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 22 22 2221 % 24,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 4 19 6,00 % 20
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cb                AEbBCBD b B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 6 5 17,50 % 58
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız bBBE DB   dDCBCAAcCBDdC aDDADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 24 6 0 22,50 % 75
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECECbADe*CBBDeeCdDCDDCDABEDD

S D Y B%
Türkçe 30 7 4 23
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 6 1 75
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 19 6 63
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 8 3 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 3 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 8 2 80
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Kimya 10 6 4 60
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 10 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

287,332 15,62
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11E  -  613
M EMİN KURTBOĞAN 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 9 1406 % 15,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 5 18 5,75 % 19
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                dEbBaBDbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAABBEaDdEdBdDCcCAAcCBDECDaDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 27 3 0 26,25 % 88
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECECaAEDECBBDeAeDDCDDCDABE

S D Y B%
Türkçe 30 7 5 23
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 4 4 50
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 23 7 77
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 4 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 10 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME

287,332 15,62
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11E  -  613
M EMİN KURTBOĞAN 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(1406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 9 1406 % 15,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 5 18 5,75 % 19
Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B bD                dEbBaBDbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A AACECBDDCBCABDCAEEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 7 0 21,25 % 71
Cevap Anahtarı A DAABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDA

Cevaplarınız DAABBEaDdEdBdDCcCAAcCBDECDaDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 27 3 0 26,25 % 88
Cevap Anahtarı A DCACECECDAEDECBBDCACDDCDDCDABE

Cevaplarınız DCACECECaAEDECBBDeAeDDCDDCDABE

S D Y B%
Türkçe 30 7 5 23
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 4 4 50
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik-1 30 23 7 77
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 4 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 9 2 82
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fizik 10 9 1 90
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Biyoloji 10 10 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
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ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

11E  -  408
MUHSİN ALTUNDAL 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(2215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 21 21 2215 % 24,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 30 30 171 9004

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 1 21 7,75 % 26
Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız AD                 ECBa D D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CECBDDCBAABDCAEEBDCAACDBDDDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 8 3 17,00 % 57
Cevap Anahtarı B ABBEEDBECBCDCBCAABCBDECDEDDADA

Cevaplarınız AB E DBEdBdDCaCAAcbBDbC EDDceA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 22 6 2 20,50 % 68
Cevap Anahtarı B ACECECDADCECBBDCACEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACECEae DCECeBD AeEDCDcCbABEDD

S D Y B%
Türkçe 30 8 1 27
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar.1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği Servetifünun Dönemi nden iki şiir örneği Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 8 4 1 50
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Edebiyat ve toplum ilişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 30 19 8 63
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 3 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 11 7 3 64
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fizik 10 7 2 70
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Kimya 10 7 2 70
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Biyoloji 10 8 2 80
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
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