
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 11.SINIF KURUMSAL 1 1077 130 130 130

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 5.98 8.25 3.92 5.68 6.26 4.12 6.16 6.78 4.47 10.15 7.46 8.29 27.98 28.75 20.79 164.192 142.143 140.247
İl Ortalaması 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 12.94 8.38 10.84 21.56 10.43 18.95 34.51 18.81 29.81 249.601 154.260 100.038

Okul Ortalaması 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 12.94 8.38 10.84 21.56 10.43 18.95 34.51 18.81 29.81 249.601 154.260 100.038

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 266 - KİYMET DIPBAKAY 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 37 3 36.25 38 2 37.50 75.00 5.00 73.75 468.429 281.250 100.000 2 1 1 1
2 258 - FATMANUR YENİKÖY 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 34 4 33.00 36 4 35.00 70.00 8.00 68.00 439.817 265.000 100.000 3 2 2 2
3 263 - RAHİME ŞAHİNOĞLU 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 32 8 30.00 36 4 35.00 68.00 12.00 65.00 424.359 250.000 100.000 4 3 3 3
4 289 - ELİF ALTUNDAL 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 33 5 31.75 32 7 30.25 65.00 12.00 62.00 409.574 258.750 100.000 5 4 4 4
5 305 - TUBA ELÇİ 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 28 8 26.00 34 5 32.75 62.00 13.00 58.75 394.560 230.000 100.000 6 5 5 5
6 298 - AYFER BATURALP 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 28 7 26.25 33 5 31.75 61.00 12.00 58.00 390.133 231.250 100.000 8 6 6 6
7 130 - BÜŞRA KAYA 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 24 6 22.50 34 5 32.75 58.00 11.00 55.25 377.060 212.500 100.000 11 7 7 7
8 434 - EVİNDAR KIRMIZIKA 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 31 6 29.50 28 10 25.50 59.00 16.00 55.00 375.247 247.500 100.000 12 8 8 8
9 314 - MERYEM ORTAKAYA 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 24 6 22.50 30 6 28.50 54.00 12.00 51.00 356.090 212.500 100.000 16 9 9 9
10 160 - FATMA İPTAŞ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 23 10 20.50 31 6 29.50 54.00 16.00 50.00 350.668 202.500 100.000 18 10 10 10
11 191 - ŞEFİKA SANCAR 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 26 6 24.50 26 6 24.50 52.00 12.00 49.00 344.936 222.500 100.000 19 11 11 11
12 144 - RESUL E YILMAZ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 18 6 16.50 31 5 29.75 49.00 11.00 46.25 330.760 182.500 100.000 22 12 12 12
13 267 - RABİA EROĞLU 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 21 11 18.25 30 9 27.75 51.00 20.00 46.00 330.627 191.250 100.000 23 13 13 13
14 173 - MİRSAT KADAK 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 19 5 17.75 30 7 28.25 49.00 12.00 46.00 330.142 188.750 100.000 24 14 14 14
15 193 - SAADET GÜL 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 22 8 20.00 28 9 25.75 50.00 17.00 45.75 329.487 200.000 100.000 25 15 15 15
16 0 - HASAN ÖZKAYA 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 21 3 20.25 28 11 25.25 49.00 14.00 45.50 329.180 201.250 100.000 26 16 16 16
17 247 - RABİA SAY 11 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 20 6 18.50 29 8 27.00 49.00 14.00 45.50 328.764 192.500 100.000 27 17 17 17
18 202 - HASAN ÇULCU 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 22 12 19.00 28 10 25.50 50.00 22.00 44.50 323.205 195.000 100.000 32 18 18 18
19 253 - ŞİLAN NARGİS 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 22 12 19.00 28 11 25.25 50.00 23.00 44.25 322.472 195.000 100.000 34 19 19 19
20 500 - BÜŞRA ASAL 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 19 7 17.25 28 5 26.75 47.00 12.00 44.00 320.407 186.250 100.000 36 20 20 20
21 275 - SULTAN TONBUL 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 21 5 19.75 26 8 24.00 47.00 13.00 43.75 318.713 198.750 100.000 38 21 21 21
22 97 - HEDİYE EKİNCİ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 22 1 21.75 22 1 21.75 44.00 2.00 43.50 316.992 208.750 100.000 41 22 22 22
23 184 - RAMAZAN BATURALP 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 18 11 15.25 29 10 26.50 47.00 21.00 41.75 308.759 176.250 100.000 42 23 23 23
24 321 - HELİN GERGER 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 9.75 33 5 31.75 46.00 18.00 41.50 308.090 148.750 100.000 43 24 24 24
25 163 - HİCRAN EROĞLU 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 19 9 16.75 27 9 24.75 46.00 18.00 41.50 307.102 183.750 100.000 44 25 25 25
26 151 - M EMİN GRPĞL 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 20 4 19.00 25 11 22.25 45.00 15.00 41.25 306.905 195.000 100.000 45 26 26 26
27 278 - MERYEM KÜRKÇÜ 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 15 3 14.25 29 11 26.25 44.00 14.00 40.50 303.942 171.250 100.000 46 27 27 27
28 198 - ROŞAN TOĞRAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 17 5 15.75 27 10 24.50 44.00 15.00 40.25 302.651 178.750 100.000 48 28 28 28
29 260 - YAĞMUR KIRMIZIGÜL 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 21 7 19.25 23 9 20.75 44.00 16.00 40.00 300.462 196.250 100.000 51 29 29 29
30 301 - YUSUF TAYANCI 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 20 12 17.00 26 14 22.50 46.00 26.00 39.50 298.004 185.000 100.000 54 30 30 30
31 59 - CEYLAN AKMAN 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.75 29 7 27.25 42.00 12.00 39.00 295.838 158.750 100.000 55 31 31 31
32 303 - ELİF KANKURTAY 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 18 7 16.25 24 5 22.75 42.00 12.00 39.00 295.261 181.250 100.000 57 32 32 32
33 350 - ERDAL İZOL 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 19 10 16.50 25 10 22.50 44.00 20.00 39.00 295.229 182.500 100.000 58 33 33 33
34 323 - BERAT TUTAR 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 14 10 11.50 29 9 26.75 43.00 19.00 38.25 292.573 157.500 100.000 59 34 34 34
35 190 - HANIM KARACA 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 18 5 16.75 23 6 21.50 41.00 11.00 38.25 292.266 183.750 100.000 60 35 35 35
36 161 - RAMAZAN GÜL 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 11 10.25 29 7 27.25 42.00 18.00 37.50 288.338 151.250 100.000 61 36 36 36
37 313 - SEDANUR YILDIZ 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 13 10 10.50 29 8 27.00 42.00 18.00 37.50 287.939 152.500 100.000 62 37 37 37
38 148 - HACI AÇIK 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 13 7 11.25 28 9 25.75 41.00 16.00 37.00 285.279 156.250 100.000 64 38 38 38
39 480 - NURSELİN ŞENBAYRA 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.50 31 7 29.25 39.00 9.00 36.75 283.654 137.500 100.000 65 39 39 39
40 225 - DİLAN ÇATALKAYA 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 12 4 11.00 27 6 25.50 39.00 10.00 36.50 283.205 155.000 100.000 68 40 40 40
41 139 - EMİNE YILDIRIM 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 17 9 14.75 24 11 21.25 41.00 20.00 36.00 280.618 173.750 100.000 73 41 41 41
42 310 - FIRAT AŞAROĞLU 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 6.25 31 6 29.50 40.00 17.00 35.75 279.968 131.250 100.000 74 42 42 42
43 76 - ŞAHİBE KOÇER 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 17 8 15.00 23 10 20.50 40.00 18.00 35.50 279.121 175.000 100.000 75 43 43 43
44 73 - BERFİN BOYNUKARA 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 7 13.25 25 10 22.50 40.00 17.00 35.75 279.070 166.250 100.000 76 44 44 44
45 199 - ALİ KORAK 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 19 7 17.25 22 14 18.50 41.00 21.00 35.75 279.015 186.250 100.000 77 45 45 45
46 141 - GÜL GÜL 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 17 7 15.25 24 15 20.25 41.00 22.00 35.50 278.173 176.250 100.000 79 46 46 46
47 167 - AYŞE KAYA 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 20 8 18.00 20 10 17.50 40.00 18.00 35.50 277.088 190.000 100.000 80 47 47 47
48 178 - BERAT İLHAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 10 4 9.00 29 11 26.25 39.00 15.00 35.25 276.776 145.000 100.000 82 48 48 48
49 159 - HAVVA ÖRÜN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 12 4 11.00 26 9 23.75 38.00 13.00 34.75 274.047 155.000 100.000 87 49 49 49
50 320 - ENES BARDAKÇI 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 15 5 13.75 23 11 20.25 38.00 16.00 34.00 270.673 168.750 100.000 92 50 50 50
51 290 - ŞEYMANUR BİLGEN 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 10 2 9.50 25 3 24.25 35.00 5.00 33.75 269.386 147.500 100.000 95 51 51 51
52 171 - ÖMER ALAY 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 28 6 26.50 37.00 14.00 33.50 268.974 135.000 100.000 96 52 52 52
53 315 - ESRA GÜLBEDEN 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 14 4 13.00 23 11 20.25 37.00 15.00 33.25 267.381 165.000 100.000 97 53 53 53
54 248 - MEHMET TEKTAŞ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.75 25 15 21.25 38.00 20.00 33.00 265.801 158.750 100.000 99 54 54 54
55 149 - SİNAN KOYUNSEVER 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 10.25 26 14 22.50 41.00 33.00 32.75 265.169 151.250 100.000 101 55 55 55
56 194 - CEVAT ÇELİK 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 15 11 12.25 24 14 20.50 39.00 25.00 32.75 264.730 161.250 100.000 102 56 56 56
57 286 - SÜMEYYA BAYRACA 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 7 11 4.25 30 7 28.25 37.00 18.00 32.50 264.015 121.250 100.000 103 57 57 57
58 0 - MERVE HANÇER 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 8 11.00 25 13 21.75 38.00 21.00 32.75 263.974 155.000 100.000 104 58 58 58
59 337 - MUHAMMED DOĞRU 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 26 4 25.00 35.00 12.00 32.00 260.091 135.000 100.000 109 59 59 59
60 304 - TÜRKAN SANCAK 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 8.00 26 10 23.50 36.00 18.00 31.50 258.315 140.000 100.000 113 60 60 60
61 153 - BERFİN CİLKEZ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 6 8.50 23 5 21.75 33.00 11.00 30.25 252.115 142.500 100.000 124 61 61 61
62 238 - RANA NUR KUYANAY 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 6.25 26 10 23.50 34.00 17.00 29.75 249.656 131.250 100.000 130 62 62 62
63 256 - HİVİDAR YEŞ L* Ş 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 9 15 5.25 27 11 24.25 36.00 26.00 29.50 248.045 126.250 100.000 132 63 63 63
64 93 - ALİ İMRAN KARADAĞ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 4 8.00 24 13 20.75 33.00 17.00 28.75 246.044 140.000 100.000 140 64 64 64
65 82 - EBUBEKİR ALTUNDAŞ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 3.50 28 10 25.50 34.00 20.00 29.00 244.972 117.500 100.000 143 65 65 65
66 311 - RABİA EROĞLU 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 11 8 9.00 21 7 19.25 32.00 15.00 28.25 242.161 145.000 100.000 149 66 66 66
67 14 - BETÜL MERTOĞLU 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 19 7 17.25 12 5 10.75 31.00 12.00 28.00 240.096 186.250 100.000 154 67 67 67
68 218 - HİDAYET KORAK 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 3.25 27 10 24.50 33.00 21.00 27.75 239.693 116.250 100.000 155 68 68 68
69 241 - ESRA KILIÇ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 10 17 5.75 25 13 21.75 35.00 30.00 27.50 238.823 128.750 100.000 156 69 69 69
70 70 - DİLARA ARSLAN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 8.00 23 14 19.50 33.00 22.00 27.50 238.809 140.000 100.000 157 70 70 70
71 240 - EBRU KONULGA 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 7.25 23 12 20.00 32.00 19.00 27.25 237.898 136.250 100.000 158 71 71 71
72 170 - AHMET YAVUZ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 12 14 8.50 22 13 18.75 34.00 27.00 27.25 237.189 142.500 100.000 160 72 72 72
73 299 - SERHAT ERGEN 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 10 14 6.50 24 14 20.50 34.00 28.00 27.00 236.438 132.500 100.000 162 73 73 73
74 205 - MERYEM İZOL 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 10 9 7.75 21 6 19.50 31.00 15.00 27.25 235.545 138.750 100.000 164 74 74 74
75 307 - ROJİN ERDOĞMUŞ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 13 11 10.25 19 9 16.75 32.00 20.00 27.00 234.125 151.250 100.000 168 75 75 75
76 164 - FATİH KOYUNBAKAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 11 13 7.75 21 9 18.75 32.00 22.00 26.50 233.805 138.750 100.000 170 76 76 76
77 150 - İ EDHEM GARİPOĞLU 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 4.00 26 14 22.50 32.00 22.00 26.50 233.461 120.000 100.000 173 77 77 77
78 185 - FERMAN ÇELİK 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 14 12.50 18 15 14.25 34.00 29.00 26.75 233.104 162.500 100.000 174 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 11.SINIF KURUMSAL 1 1077 130 130 130

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 5.98 8.25 3.92 5.68 6.26 4.12 6.16 6.78 4.47 10.15 7.46 8.29 27.98 28.75 20.79 164.192 142.143 140.247
İl Ortalaması 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 12.94 8.38 10.84 21.56 10.43 18.95 34.51 18.81 29.81 249.601 154.260 100.038

Okul Ortalaması 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 12.94 8.38 10.84 21.56 10.43 18.95 34.51 18.81 29.81 249.601 154.260 100.038

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 203 - EREN GÜLER 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 14 15 10.25 20 16 16.00 34.00 31.00 26.25 232.111 151.250 100.000 177 79 79 79
80 187 - EBRAR BEYAZPİRİNÇ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 8 12.00 16 7 14.25 30.00 15.00 26.25 231.703 160.000 100.000 179 80 80 80
81 245 - HATİCE ÖZB* 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 3.25 25 12 22.00 31.00 23.00 25.25 228.704 116.250 100.000 189 81 81 81
82 177 - BERAT BUĞDAYCI 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 10 14 6.50 23 17 18.75 33.00 31.00 25.25 226.731 132.500 100.000 193 82 82 82
83 234 - AYŞEGÜL GEYİK 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 5 3 4.25 23 11 20.25 28.00 14.00 24.50 224.089 121.250 100.000 202 83 83 83
84 209 - VEDAT GÜLER 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 18 8 16.00 14 22 8.50 32.00 30.00 24.50 222.857 180.000 100.000 207 84 84 84
85 179 - DİLAN KUTAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 2.25 25 13 21.75 30.00 24.00 24.00 220.682 111.250 100.000 217 85 85 85
86 195 - ALİ AYYILDIZ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 5.00 21 11 18.25 29.00 23.00 23.25 217.674 125.000 100.000 222 86 86 86
87 0 - ELİF ŞİMŞEK 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.50 20 7 18.25 26.00 13.00 22.75 214.991 122.500 100.000 230 87 87 87
88 309 - KÜBRA KIRKUTAY 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 7.25 18 11 15.25 27.00 18.00 22.50 212.807 136.250 100.000 236 88 88 88
89 228 - SERVAN GÖKAY 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 13 11 10.25 16 16 12.00 29.00 27.00 22.25 212.056 151.250 100.000 243 89 89 89
90 210 - ÖZNUR AKARAY 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.25 18 5 16.75 24.00 8.00 22.00 211.232 126.250 100.000 246 90 90 90
91 274 - FATİH ÇETİNKAPLAN 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 12 16 8.00 17 12 14.00 29.00 28.00 22.00 209.231 140.000 100.000 253 91 91 91
92 340 - RÜMEYSA AKKUTLU 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 10 15 6.25 19 15 15.25 29.00 30.00 21.50 208.997 131.250 100.000 254 92 92 92
93 291 - M DİDAR HALMAN 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 6 1 5.75 19 13 15.75 25.00 14.00 21.50 207.871 128.750 100.000 259 93 93 93
94 277 - BÜŞRA KARABURÇ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 8 14 4.50 19 9 16.75 27.00 23.00 21.25 207.573 122.500 100.000 261 94 94 94
95 242 - ÖMER UÇAR 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 10 20 5.00 20 18 15.50 30.00 38.00 20.50 202.564 125.000 100.000 274 95 95 95
96 0 - ZİLAN TAŞKIRAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 2 9 -0.25 23 12 20.00 25.00 21.00 19.75 199.482 98.750 100.000 290 96 96 96
97 152 - MERVE KILIÇ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 15 6.25 18 19 13.25 28.00 34.00 19.50 198.008 131.250 100.000 298 97 97 97
98 155 - HALİL KARAVAR 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 14 9 11.75 9 7 7.25 23.00 16.00 19.00 194.098 158.750 100.000 313 98 98 98
99 69 - SEMANUR BAĞCI 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 6 16 2.00 20 16 16.00 26.00 32.00 18.00 191.685 110.000 100.000 324 99 99 99

100 237 - HAVİN YALVAÇ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 9.00 12 12 9.00 24.00 24.00 18.00 190.879 145.000 100.000 328 100 100 100
101 226 - MERYEM TO*AN 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 9 12 6.00 15 12 12.00 24.00 24.00 18.00 190.256 130.000 100.000 331 101 101 101
102 276 - RESUL GÜZELER 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 6.25 15 15 11.25 23.00 22.00 17.50 188.576 131.250 100.000 334 102 102 102
103 212 - MERVE KA A 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 9 6 7.50 12 10 9.50 21.00 16.00 17.00 185.852 137.500 100.000 348 103 103 103
104 208 - İKLİM KAYA 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 5 2 4.50 16 18 11.50 21.00 20.00 16.00 180.925 122.500 100.000 368 104 104 104
105 79 - SERAP GÜNEŞ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 8.00 11 14 7.50 21.00 22.00 15.50 178.278 140.000 100.000 380 105 105 105
106 271 - EMİR KIRVAR 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 16 11 13.25 19.00 15.00 15.25 175.751 110.000 100.000 386 106 106 106
107 169 - RAHİMENUR TÜMTAŞ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 3.00 14 8 12.00 19.00 16.00 15.00 175.165 115.000 100.000 387 107 107 107
108 270 - İSA ÇETİN 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 10 0 10.00 7 9 4.75 17.00 9.00 14.75 173.443 150.000 100.000 396 108 108 108
109 200 - YEKZAN AKÇİÇEK 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 0.50 18 17 13.75 22.00 31.00 14.25 172.280 102.500 100.000 407 109 109 109
110 176 - İSMAİL KANKILIÇ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 7.75 8 6 6.50 17.00 11.00 14.25 172.175 138.750 100.000 408 110 110 110
111 272 - SENA YARICI 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.75 11 10 8.50 18.00 15.00 14.25 171.790 128.750 100.000 410 111 111 111
112 156 - BARIŞ ŞUR ZZZ 11 / A 1 0 1.00 0 0 0.00 10 7 8.25 11 20 6.00 22.00 27.00 15.25 171.744 146.250 105.000 412 112 112 112
113 239 - ALEYNA AKÇIÇEK 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.75 11 11 8.25 18.00 16.00 14.00 170.966 128.750 100.000 417 113 113 113
114 224 - AZE AL 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 6.75 10 11 7.25 19.00 20.00 14.00 169.647 133.750 100.000 423 114 114 114
115 142 - HELİN SÜRÜCÜ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 7 10 4.50 11 10 8.50 18.00 20.00 13.00 165.998 122.500 100.000 446 115 115 115
116 58 - SUEDA UÇAR 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 2.00 15 16 11.00 20.00 28.00 13.00 165.586 110.000 100.000 448 116 116 116
117 0 - SAMET 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.75 11 10 8.50 16.00 15.00 12.25 161.790 118.750 100.000 461 117 117 117
118 34 - BUĞRA BERK 11 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 -0.50 14 8 12.00 15.00 14.00 11.50 159.038 97.500 100.000 477 118 118 118
119 244 - MUSTAFA İÇKE 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 9 13 5.75 9 13 5.75 18.00 26.00 11.50 158.054 128.750 100.000 484 119 119 119
120 264 - ALİ CAN SAVLAKSAĞ 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.25 11 12 8.00 15.00 15.00 11.25 157.092 116.250 100.000 486 120 120 120
121 201 - MEHMET ÇİÇE Lİ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.75 9 9 6.75 15.00 14.00 11.50 156.992 123.750 100.000 487 121 121 121
122 147 - ÖMER ÇULCU 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 6 8.50 6 17 1.75 16.00 23.00 10.25 151.016 142.500 100.000 513 122 122 122
123 265 - GÜLSÜM A 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 12 8 10.00 0 0 0.00 12.00 8.00 10.00 150.000 150.000 100.000 517 123 123 123
124 281 - SÜMEYYE SIMAK 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 0.75 13 18 8.50 17.00 31.00 9.25 147.981 103.750 100.000 525 124 124 124
125 222 - MAHMUT YILOLDU 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 2.50 9 14 5.50 14.00 24.00 8.00 139.972 112.500 100.000 560 125 125 125
126 214 - AHMET TALHA TERK 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 2.25 7 14 3.50 11.00 21.00 5.75 129.840 111.250 100.000 606 126 126 126
127 312 - ROJİN SÜRÜCÜ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 7 12 4.00 3 5 1.75 10.00 17.00 5.75 128.974 120.000 100.000 610 127 127 127
128 250 - KÜBRA BEYAZKUŞ 11 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -2.50 11 22 5.50 13.00 40.00 3.00 115.888 87.500 100.000 719 128 128 128
129 216 - YEYİN MESUT 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 1.00 7 20 2.00 9.00 24.00 3.00 115.348 105.000 100.000 720 129 129 129
130 812 - MELEK NUR ASLAN 9 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 5.00 3 24 -3.00 11.00 36.00 2.00 110.256 125.000 100.000 758 130 130 130


