
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 49 ADEM   25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 33 3 32,25 37 3 36,25 125 28 117,08 260,222 1 10

2 11 HABİP AKPİRİNÇ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 1 0 1,00 35 5 33,75 34 6 32,50 125 33 115,83 260,222 1 10

3 71 HANDAN ORTA AYA 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 38 2 37,50 31 7 29,25 124 31 115,33 260,222 1 10

4 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 37 2 36,50 28 5 26,75 120 29 111,83 260,222 1 10

5 39 MERVE ASAL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 10 27,50 31 8 29,00 116 40 105,08 260,222 1 10

6 145 HAMİDE ŞENBAYRA M 1 D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 31 7 29,25 28 7 26,25 114 36 104,08 260,222 1 10

7 110 SEMAVİ GEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 6 28,50 28 4 27,00 113 32 104,08 260,222 1 10

8 108 ROŞNA AKBULUT 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 34 5 32,75 25 9 22,75 114 36 104,08 260,222 1 10

9 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 8 28,00 29 8 27,00 114 38 103,58 260,222 1 10

10 246 ROHAT BARAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 5 27,75 28 7 26,25 112 34 102,58 260,222 1 10

11 230 LATİF ALTUNDAĞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 31 8 29,00 27 13 23,75 113 43 101,33 260,222 1 10

12 102 MERYEM ÖTGEN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 36 2 35,50 15 3 14,25 106 27 98,33 260,222 1 10

13 280 AYSER GÜN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 33 6 31,50 20 9 17,75 108 37 97,83 260,222 1 10

14 9 MUHAMMED BOZKURT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 3 16,25 23 10 20,50 15 10 12,50 110 45 97,83 260,222 1 10

15 232 ÇİFTEL   İBRAHİMH 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 8 28,00 24 12 21,00 109 42 97,58 260,222 1 10

16 43 AYLİN KARA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 6 28,50 22 6 20,50 107 34 97,58 260,222 1 10

17 135 DİLARA AYATAN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 32 3 31,25 19 6 17,50 106 31 97,33 260,222 1 10

18 2 BEYZA TAŞÇI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 26 6 24,50 105 34 95,58 260,222 1 10

19 146 TEMLİHA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 3 26,25 21 5 19,75 103 30 94,58 260,222 1 10

20 117 HAFİZE ŞEN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 22 9 19,75 105 38 94,58 260,222 1 10

21 116 FATİH AKELMA 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 6 26,50 21 6 19,50 104 34 94,58 260,222 1 10

22 25 ENES AĞIREL 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 20 5 18,75 103 34 93,58 260,222 1 10

23 81 HAMZAKIRTI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 8 27,00 20 9 17,75 104 39 93,33 260,222 1 10

24 68 MERVE BOYNUKARA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 6 26,50 20 8 18,00 103 36 93,08 260,222 1 10

25 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 21 11 18,25 104 40 93,08 260,222 1 10

26 118 ÖMER AKER 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 12 22,00 24 9 21,75 104 43 92,33 260,222 1 10

27 90 ESMA YALTA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 21 9 18,75 102 36 92,08 260,222 1 10

28 236 HELİN BAKIR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 8 27,00 18 9 15,75 102 39 91,33 260,222 1 10

29 127 RENAS DEFİŞET 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 6 25,50 20 12 17,00 102 40 91,08 260,222 1 10

30 215 İBRAHİM ASLAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 7 21,25 25 15 21,25 103 44 91,08 260,222 1 10
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 6 25,50 19 11 16,25 101 39 90,33 260,222 1 10

32 109 ALİ BOZKURT 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 9 22,75 21 8 19,00 101 39 90,33 260,222 1 10

33 137 ZELİHA AKFIRAT 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 5 0 5,00 13 11 10,25 19 6 17,50 11 9 8,75 103 48 90,08 260,222 1 10

34 12 RÜMEYSA ASAL 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 14 18,50 26 14 22,50 103 50 89,58 260,222 1 10

35 57 İSMAİL ELMA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 5 26,75 17 11 14,25 100 38 89,58 260,222 1 10

36 29 CUMA ARSLAN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 8 22,00 22 15 18,25 101 45 88,83 260,222 1 10

37 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 17 8 15,00 98 35 88,33 260,222 1 10

38 23 ESMA AKKUŞ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 13 21,75 20 11 17,25 100 46 87,58 260,222 1 10

39 129 FATMA ZEHRA CANLI 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 13 21,75 21 16 17,00 101 51 87,33 260,222 1 10

40 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 8 21,00 18 3 17,25 96 33 86,83 260,222 1 10

41 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 11 26,25 14 10 11,50 98 43 86,33 260,222 1 10

42 211 CEMİLE SEVAL 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 6 23,50 17 11 14,25 97 39 86,33 260,222 1 10

43 61 NUR TMSS   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 6 17,50 22 9 19,75 96 37 85,83 260,222 1 10

44 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 8 25,00 14 9 11,75 96 39 85,33 260,222 1 10

45 63 EYYÜP ENSAR SANCAR 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 8 19,00 20 9 17,75 96 39 85,33 260,222 1 10

46 131 DENİZ RÜYA BERK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 13 4 12,00 94 31 85,33 260,222 1 10

47 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 16 7 14,25 95 35 85,33 260,222 1 10

48 196 ROJİN KIRAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 9 20,75 18 11 15,25 96 42 84,58 260,222 1 10

49 33 ÖZGENÇ ÜMRAN 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 4 23,00 14 5 12,75 93 31 84,33 260,222 1 10

50 128 KUDRET KONAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 8 24,00 16 18 11,50 97 48 84,08 260,222 1 10

51 6 SAMET GÜR* 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 3 8,25 9 9 6,75 11 5 9,75 12 6 10,50 96 45 83,83 260,222 1 10

52 172 ALPER ÇAVUŞAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 6 19,50 18 9 15,75 94 37 83,83 260,222 1 10

53 0 KEKLİK SELMA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 3 22,25 14 6 12,50 92 31 83,33 260,222 1 10

54 66 ÖZGE KARAKURT 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 16 15 12,25 95 43 83,33 260,222 1 10

55 233 BİLGE ASLAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 12 19,00 18 11 15,25 95 45 82,83 260,222 1 10

56 119 NUPELDA AKÇİÇEK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 6 20,50 17 13 13,75 94 41 82,83 260,222 1 10

57 125 MERVE GEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 7 21,25 13 2 12,50 91 31 82,33 260,222 1 10

58 188 MAZLUM KARLIDAĞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 8 18,00 18 12 15,00 93 42 81,58 260,222 1 10

59 292 FERİDE ELÇİ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 5 19,75 16 11 13,25 92 38 81,58 260,222 1 10

60 111 FİRDEVS MAVİ 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 12 12,00 23 9 20,75 93 43 81,33 260,222 1 10
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 46 İREM KÜÇÜK 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 9 20,75 14 8 12,00 92 39 81,33 260,222 1 10

62 183 İMHAN UZUNAĞAÇ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 13 15,75 21 17 16,75 95 52 81,08 260,222 1 10

63 78 SEVİM 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 8 19,00 15 6 13,50 91 36 81,08 260,222 1 10

64 162 M MUSA ÇELİK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 10 22,50 14 17 9,75 94 49 80,83 260,222 1 10

65 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 2 28,50 6 9 3,75 90 33 80,83 260,222 1 10

66 112 SEVGİ GÜLER 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 10 7,50 26 7 24,25 91 39 80,33 260,222 1 10

67 88 MERVE BİYAN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 8 25,00 9 9 6,75 91 39 80,33 260,222 1 10

68 10 EDİP FARUK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 8 18,00 15 6 13,50 90 36 80,08 260,222 1 10

69 72 ESEN KAMAAAA   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 10 13,50 20 8 18,00 91 40 80,08 260,222 1 10

70 182 ALİ KANDEMİR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 8 15,00 19 12 16,00 91 42 79,58 260,222 1 10

71 114 HELİN MAZALU 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 4 20,00 14 12 11,00 90 38 79,58 260,222 1 10

72 18 AYŞE ŞEKER 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 9 19,75 15 18 10,50 92 49 78,83 260,222 1 10

73 255 KADRİ KIRHAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 17 13 13,75 91 47 78,33 260,222 1 10

74 96 REMZİ DEMİR 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 5 22,75 10 12 7,00 89 39 78,33 260,222 1 10

75 98 MERT AVCI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 11 15,25 18 15 14,25 91 48 78,08 260,222 1 10

76 65 MEHMET GÖZYUMAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 6 20,50 11 9 8,75 88 37 77,83 260,222 1 10

77 85 ÖZGÜR BOYNUKARA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 8 16,00 15 7 13,25 88 37 77,83 260,222 1 10

78 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 8 22,00 8 5 6,75 87 35 77,33 260,222 1 10

79 92 KISMET OKTAN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 7 18,25 12 6 10,50 87 35 77,33 260,222 1 10

80 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 8 14,00 17 10 14,50 88 40 77,08 260,222 1 10

81 60 ESRA BEKAR 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 5 9,75 5 2 4,50 8 2 7,50 10 13 6,75 89 44 77,08 260,222 1 10

82 192 YUSUF RÜZGAR 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 17 18 12,50 91 52 77,08 260,222 1 10

83 189 BERFİN ÖRDEK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 13 17,75 15 19 10,25 91 54 76,58 260,222 1 10

84 229 ZOZAN İDİ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 6 10,50 19 7 17,25 86 35 76,33 260,222 1 10

85 113 BERFİN AKTEM 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 9 5,75 12 6 10,50 13 7 11,25 88 44 76,08 260,222 1 10

86 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 11 17,25 13 12 10,00 88 45 75,83 260,222 1 10

87 268 ZEL L DEMİR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 7 16,25 13 9 10,75 86 38 75,58 260,222 1 10

88 168 ADAR KOÇKA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 3 21,25 8 9 5,75 85 34 75,58 260,222 1 10

89 87 MUSAB 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 16 16,00 14 12 11,00 89 50 75,58 260,222 1 10

90 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 7 13,25 16 10 13,50 86 39 75,33 260,222 1 10
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 120 MEHMET FATİH POLAT 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 6 15,50 12 4 11,00 84 32 75,08 260,222 1 10

92 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 12 19,00 11 16 7,00 88 50 74,58 260,222 1 10

93 74 HAKAN TARI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 7 16,25 12 9 9,75 85 38 74,58 260,222 1 10

94 103 ASLI AKARAY 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 2 12,50 14 2 13,50 82 26 74,58 260,222 1 10

95 0 GN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 6 17,50 9 3 8,25 83 31 74,33 260,222 1 10

96 80 BERFİN ALPAK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 7 15,25 14 14 10,50 86 43 74,33 260,222 1 10

97 45 MEŞE REMZİYE 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 5 9,75 7 6 5,50 14 16 10,00 87 49 73,83 260,222 1 10

98 84 SOZDAR GEÇGEL 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 6 13,50 14 9 11,75 84 37 73,83 260,222 1 10

99 122 HÜLYA SULAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 9 16,75 11 16 7,00 85 47 72,33 260,222 1 10

100 13 TÜLİN İNANIR 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 7 14,25 12 12 9,00 83 41 71,83 260,222 1 10

101 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 8 14,00 15 23 9,25 86 53 71,83 260,222 1 10

102 101 SARYA KAK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 5 10,75 13 2 12,50 80 29 71,83 260,222 1 10

103 48 KERİM YILDIZ 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 9 9,75 16 11 13,25 83 42 71,58 260,222 1 10

104 30 RAHİME ÇELİK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 12 14,00 10 5 8,75 82 39 71,33 260,222 1 10

105 197 GÜL UTUŞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 5 13,75 11 9 8,75 81 36 71,08 260,222 1 10

106 83 DİLAN EKİNCİ OĞU 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 8 13,00 11 6 9,50 81 36 71,08 260,222 1 10

107 126 ROJDA NUR AKDAĞ 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 2 9,50 15 8 13,00 80 32 71,08 260,222 1 10

108 0 İBRAHİM YENİAY 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 15 12,25 15 22 9,50 86 59 70,33 260,222 1 10

109 0 SALİ  Ö* A * 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 9 13 5,75 83 47 70,33 260,222 1 10

110 0 YUSUF CAN YILDIZBAŞ 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 11 13,25 10 6 8,50 81 39 70,33 260,222 1 10

111 47 AYŞE BALTACI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 14 7 12,25 11 6 9,50 80 35 70,33 260,222 1 10

112 91 HANİF KIZILKAYA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 12 13,00 12 13 8,75 83 47 70,33 260,222 1 10

113 37 ÖZGÜR VAROL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 8 16,00 7 6 5,50 80 36 70,08 260,222 1 10

114 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 10 9,50 13 5 11,75 80 37 69,83 260,222 1 10

115 104 EVİN IŞIK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 9 7,75 16 13 12,75 81 44 69,08 260,222 1 10

116 136 BERKEN AKIN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 2 1 1,75 12 12 9,00 14 17 9,75 83 52 69,08 260,222 1 10

117 41 EMİNE BAŞARAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 5 10,75 11 6 9,50 78 33 68,83 260,222 1 10

118 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 5 2 4,50 15 7 13,25 4 7 2,25 79 38 68,58 260,222 1 10

119 100 AYSU TAŞKAYA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 14 8 12,00 10 8 8,00 79 38 68,58 260,222 1 10

120 8 YUSUF POLAT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 10 7,50 14 7 12,25 79 39 68,33 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 64 NEHİR ÖZGEYİK 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 5 8,75 12 12 9,00 2 1 1,75 79 40 68,08 260,222 1 10

122 219 AYLİN ULUBA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 6 10,50 13 17 8,75 80 45 67,83 260,222 1 10

123 95 HELİN DEMİR 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 6 6 4,50 16 7 14,25 77 35 67,33 260,222 1 10

124 4 YLDR SAFİYE 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 11 15,25 6 11 3,25 79 44 67,08 260,222 1 10

125 17 MERVE ATAY 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 5 7,75 12 6 10,50 76 33 66,83 260,222 1 10

126 207 ZEYNEP KESKİN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 7 9,25 11 9 8,75 77 38 66,58 260,222 1 10

127 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 12 9,00 13 16 9,00 80 50 66,58 260,222 1 10

128 42 CEVZET AKHAMUR   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 5 6,75 11 2 10,50 74 29 65,83 260,222 1 10

129 26 FİRDEVS ÇÖLGEÇEN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 17 5,75 15 16 11,00 80 55 65,33 260,222 1 10

130 106 FERHAT LAÇİN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 6 13,50 3 4 2,00 73 32 64,08 260,222 1 10

131 53 NURAY SEZGİN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 10 12,50 5 10 2,50 75 42 63,58 260,222 1 10

132 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 6 9,50 6 3 5,25 72 31 63,33 260,222 1 10

133 32 AHMET GÜLALAN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 10 5,50 10 3 9,25 73 35 63,33 260,222 1 10

134 1 EMINE KÜÇÜKYILMAZ 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 10 8,50 9 12 6,00 75 44 63,08 260,222 1 10

135 262 NESLİHAN İPEKLİ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 13 5,75 11 11 8,25 75 46 62,58 260,222 1 10

136 77 KÜBRA ÇETİN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 7 9 4,75 10 4 9,00 72 35 62,33 260,222 1 10

137 227 NUR SOLCATUTAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 14 5,50 11 16 7,00 75 52 61,08 260,222 1 10

138 107 ZELAL BENEKLİ   25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 7 5 5,75 8 7 6,25 70 34 60,58 260,222 1 10

139 316 HALİL KORAK 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 9 5,75 9 17 4,75 72 48 59,08 260,222 1 10

140 5 İPEK SEÇER 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 13 9,75 1 3 0,25 69 38 58,58 260,222 1 10

141 24 MEHMET ÖZDÜĞEN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 11 8,25 4 12 1,00 70 45 57,83 260,222 1 10

142 0 MEHMET YILDIZ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 26 6,50 1 1 0,75 69 49 55,83 260,222 1 10

143 75 AHMET KABA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 55 22 48,58 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 49 ADEM   25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 33 3 32,25 37 3 36,25 125 28 117,08 260,222 1 10

2 11 HABİP AKPİRİNÇ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 1 0 1,00 35 5 33,75 34 6 32,50 125 33 115,83 260,222 1 10

3 71 HANDAN ORTA AYA 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 38 2 37,50 31 7 29,25 124 31 115,33 260,222 1 10

4 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 37 2 36,50 28 5 26,75 120 29 111,83 260,222 1 10

5 39 MERVE ASAL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 10 27,50 31 8 29,00 116 40 105,08 260,222 1 10

6 145 HAMİDE ŞENBAYRA M 1 D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 31 7 29,25 28 7 26,25 114 36 104,08 260,222 1 10

7 110 SEMAVİ GEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 6 28,50 28 4 27,00 113 32 104,08 260,222 1 10

8 108 ROŞNA AKBULUT 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 34 5 32,75 25 9 22,75 114 36 104,08 260,222 1 10

9 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 8 28,00 29 8 27,00 114 38 103,58 260,222 1 10

10 246 ROHAT BARAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 5 27,75 28 7 26,25 112 34 102,58 260,222 1 10

11 230 LATİF ALTUNDAĞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 31 8 29,00 27 13 23,75 113 43 101,33 260,222 1 10

12 102 MERYEM ÖTGEN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 36 2 35,50 15 3 14,25 106 27 98,33 260,222 1 10

13 280 AYSER GÜN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 33 6 31,50 20 9 17,75 108 37 97,83 260,222 1 10

14 9 MUHAMMED BOZKURT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 3 16,25 23 10 20,50 15 10 12,50 110 45 97,83 260,222 1 10

15 232 ÇİFTEL   İBRAHİMH 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 8 28,00 24 12 21,00 109 42 97,58 260,222 1 10

16 43 AYLİN KARA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 6 28,50 22 6 20,50 107 34 97,58 260,222 1 10

17 135 DİLARA AYATAN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 32 3 31,25 19 6 17,50 106 31 97,33 260,222 1 10

18 2 BEYZA TAŞÇI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 26 6 24,50 105 34 95,58 260,222 1 10

19 146 TEMLİHA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 3 26,25 21 5 19,75 103 30 94,58 260,222 1 10

20 117 HAFİZE ŞEN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 22 9 19,75 105 38 94,58 260,222 1 10

21 116 FATİH AKELMA 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 6 26,50 21 6 19,50 104 34 94,58 260,222 1 10

22 25 ENES AĞIREL 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 20 5 18,75 103 34 93,58 260,222 1 10

23 81 HAMZAKIRTI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 8 27,00 20 9 17,75 104 39 93,33 260,222 1 10

24 68 MERVE BOYNUKARA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 6 26,50 20 8 18,00 103 36 93,08 260,222 1 10

25 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 21 11 18,25 104 40 93,08 260,222 1 10

26 118 ÖMER AKER 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 12 22,00 24 9 21,75 104 43 92,33 260,222 1 10

27 90 ESMA YALTA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 21 9 18,75 102 36 92,08 260,222 1 10

28 236 HELİN BAKIR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 8 27,00 18 9 15,75 102 39 91,33 260,222 1 10

29 127 RENAS DEFİŞET 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 6 25,50 20 12 17,00 102 40 91,08 260,222 1 10

30 215 İBRAHİM ASLAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 7 21,25 25 15 21,25 103 44 91,08 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 6 25,50 19 11 16,25 101 39 90,33 260,222 1 10

32 109 ALİ BOZKURT 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 9 22,75 21 8 19,00 101 39 90,33 260,222 1 10

33 137 ZELİHA AKFIRAT 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 5 0 5,00 13 11 10,25 19 6 17,50 11 9 8,75 103 48 90,08 260,222 1 10

34 12 RÜMEYSA ASAL 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 14 18,50 26 14 22,50 103 50 89,58 260,222 1 10

35 57 İSMAİL ELMA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 5 26,75 17 11 14,25 100 38 89,58 260,222 1 10

36 29 CUMA ARSLAN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 8 22,00 22 15 18,25 101 45 88,83 260,222 1 10

37 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 17 8 15,00 98 35 88,33 260,222 1 10

38 23 ESMA AKKUŞ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 13 21,75 20 11 17,25 100 46 87,58 260,222 1 10

39 129 FATMA ZEHRA CANLI 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 13 21,75 21 16 17,00 101 51 87,33 260,222 1 10

40 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 8 21,00 18 3 17,25 96 33 86,83 260,222 1 10

41 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 11 26,25 14 10 11,50 98 43 86,33 260,222 1 10

42 211 CEMİLE SEVAL 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 6 23,50 17 11 14,25 97 39 86,33 260,222 1 10

43 61 NUR TMSS   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 6 17,50 22 9 19,75 96 37 85,83 260,222 1 10

44 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 8 25,00 14 9 11,75 96 39 85,33 260,222 1 10

45 63 EYYÜP ENSAR SANCAR 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 8 19,00 20 9 17,75 96 39 85,33 260,222 1 10

46 131 DENİZ RÜYA BERK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 13 4 12,00 94 31 85,33 260,222 1 10

47 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 16 7 14,25 95 35 85,33 260,222 1 10

48 196 ROJİN KIRAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 9 20,75 18 11 15,25 96 42 84,58 260,222 1 10

49 33 ÖZGENÇ ÜMRAN 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 4 23,00 14 5 12,75 93 31 84,33 260,222 1 10

50 128 KUDRET KONAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 8 24,00 16 18 11,50 97 48 84,08 260,222 1 10

51 6 SAMET GÜR* 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 3 8,25 9 9 6,75 11 5 9,75 12 6 10,50 96 45 83,83 260,222 1 10

52 172 ALPER ÇAVUŞAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 6 19,50 18 9 15,75 94 37 83,83 260,222 1 10

53 0 KEKLİK SELMA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 3 22,25 14 6 12,50 92 31 83,33 260,222 1 10

54 66 ÖZGE KARAKURT 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 16 15 12,25 95 43 83,33 260,222 1 10

55 233 BİLGE ASLAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 12 19,00 18 11 15,25 95 45 82,83 260,222 1 10

56 119 NUPELDA AKÇİÇEK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 6 20,50 17 13 13,75 94 41 82,83 260,222 1 10

57 125 MERVE GEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 7 21,25 13 2 12,50 91 31 82,33 260,222 1 10

58 188 MAZLUM KARLIDAĞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 8 18,00 18 12 15,00 93 42 81,58 260,222 1 10

59 292 FERİDE ELÇİ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 5 19,75 16 11 13,25 92 38 81,58 260,222 1 10

60 111 FİRDEVS MAVİ 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 12 12,00 23 9 20,75 93 43 81,33 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 46 İREM KÜÇÜK 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 9 20,75 14 8 12,00 92 39 81,33 260,222 1 10

62 183 İMHAN UZUNAĞAÇ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 13 15,75 21 17 16,75 95 52 81,08 260,222 1 10

63 78 SEVİM 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 8 19,00 15 6 13,50 91 36 81,08 260,222 1 10

64 162 M MUSA ÇELİK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 10 22,50 14 17 9,75 94 49 80,83 260,222 1 10

65 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 2 28,50 6 9 3,75 90 33 80,83 260,222 1 10

66 112 SEVGİ GÜLER 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 10 7,50 26 7 24,25 91 39 80,33 260,222 1 10

67 88 MERVE BİYAN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 8 25,00 9 9 6,75 91 39 80,33 260,222 1 10

68 10 EDİP FARUK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 8 18,00 15 6 13,50 90 36 80,08 260,222 1 10

69 72 ESEN KAMAAAA   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 10 13,50 20 8 18,00 91 40 80,08 260,222 1 10

70 182 ALİ KANDEMİR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 8 15,00 19 12 16,00 91 42 79,58 260,222 1 10

71 114 HELİN MAZALU 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 4 20,00 14 12 11,00 90 38 79,58 260,222 1 10

72 18 AYŞE ŞEKER 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 9 19,75 15 18 10,50 92 49 78,83 260,222 1 10

73 255 KADRİ KIRHAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 17 13 13,75 91 47 78,33 260,222 1 10

74 96 REMZİ DEMİR 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 5 22,75 10 12 7,00 89 39 78,33 260,222 1 10

75 98 MERT AVCI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 11 15,25 18 15 14,25 91 48 78,08 260,222 1 10

76 65 MEHMET GÖZYUMAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 6 20,50 11 9 8,75 88 37 77,83 260,222 1 10

77 85 ÖZGÜR BOYNUKARA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 8 16,00 15 7 13,25 88 37 77,83 260,222 1 10

78 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 8 22,00 8 5 6,75 87 35 77,33 260,222 1 10

79 92 KISMET OKTAN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 7 18,25 12 6 10,50 87 35 77,33 260,222 1 10

80 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 8 14,00 17 10 14,50 88 40 77,08 260,222 1 10

81 60 ESRA BEKAR 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 5 9,75 5 2 4,50 8 2 7,50 10 13 6,75 89 44 77,08 260,222 1 10

82 192 YUSUF RÜZGAR 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 17 18 12,50 91 52 77,08 260,222 1 10

83 189 BERFİN ÖRDEK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 13 17,75 15 19 10,25 91 54 76,58 260,222 1 10

84 229 ZOZAN İDİ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 6 10,50 19 7 17,25 86 35 76,33 260,222 1 10

85 113 BERFİN AKTEM 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 9 5,75 12 6 10,50 13 7 11,25 88 44 76,08 260,222 1 10

86 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 11 17,25 13 12 10,00 88 45 75,83 260,222 1 10

87 268 ZEL L DEMİR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 7 16,25 13 9 10,75 86 38 75,58 260,222 1 10

88 168 ADAR KOÇKA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 3 21,25 8 9 5,75 85 34 75,58 260,222 1 10

89 87 MUSAB 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 16 16,00 14 12 11,00 89 50 75,58 260,222 1 10

90 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 7 13,25 16 10 13,50 86 39 75,33 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 120 MEHMET FATİH POLAT 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 6 15,50 12 4 11,00 84 32 75,08 260,222 1 10

92 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 12 19,00 11 16 7,00 88 50 74,58 260,222 1 10

93 74 HAKAN TARI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 7 16,25 12 9 9,75 85 38 74,58 260,222 1 10

94 103 ASLI AKARAY 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 2 12,50 14 2 13,50 82 26 74,58 260,222 1 10

95 0 GN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 6 17,50 9 3 8,25 83 31 74,33 260,222 1 10

96 80 BERFİN ALPAK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 7 15,25 14 14 10,50 86 43 74,33 260,222 1 10

97 45 MEŞE REMZİYE 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 5 9,75 7 6 5,50 14 16 10,00 87 49 73,83 260,222 1 10

98 84 SOZDAR GEÇGEL 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 6 13,50 14 9 11,75 84 37 73,83 260,222 1 10

99 122 HÜLYA SULAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 9 16,75 11 16 7,00 85 47 72,33 260,222 1 10

100 13 TÜLİN İNANIR 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 7 14,25 12 12 9,00 83 41 71,83 260,222 1 10

101 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 8 14,00 15 23 9,25 86 53 71,83 260,222 1 10

102 101 SARYA KAK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 5 10,75 13 2 12,50 80 29 71,83 260,222 1 10

103 48 KERİM YILDIZ 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 9 9,75 16 11 13,25 83 42 71,58 260,222 1 10

104 30 RAHİME ÇELİK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 12 14,00 10 5 8,75 82 39 71,33 260,222 1 10

105 197 GÜL UTUŞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 5 13,75 11 9 8,75 81 36 71,08 260,222 1 10

106 83 DİLAN EKİNCİ OĞU 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 8 13,00 11 6 9,50 81 36 71,08 260,222 1 10

107 126 ROJDA NUR AKDAĞ 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 2 9,50 15 8 13,00 80 32 71,08 260,222 1 10

108 0 İBRAHİM YENİAY 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 15 12,25 15 22 9,50 86 59 70,33 260,222 1 10

109 0 SALİ  Ö* A * 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 9 13 5,75 83 47 70,33 260,222 1 10

110 0 YUSUF CAN YILDIZBAŞ 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 11 13,25 10 6 8,50 81 39 70,33 260,222 1 10

111 47 AYŞE BALTACI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 14 7 12,25 11 6 9,50 80 35 70,33 260,222 1 10

112 91 HANİF KIZILKAYA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 12 13,00 12 13 8,75 83 47 70,33 260,222 1 10

113 37 ÖZGÜR VAROL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 8 16,00 7 6 5,50 80 36 70,08 260,222 1 10

114 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 10 9,50 13 5 11,75 80 37 69,83 260,222 1 10

115 104 EVİN IŞIK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 9 7,75 16 13 12,75 81 44 69,08 260,222 1 10

116 136 BERKEN AKIN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 2 1 1,75 12 12 9,00 14 17 9,75 83 52 69,08 260,222 1 10

117 41 EMİNE BAŞARAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 5 10,75 11 6 9,50 78 33 68,83 260,222 1 10

118 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 5 2 4,50 15 7 13,25 4 7 2,25 79 38 68,58 260,222 1 10

119 100 AYSU TAŞKAYA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 14 8 12,00 10 8 8,00 79 38 68,58 260,222 1 10

120 8 YUSUF POLAT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 10 7,50 14 7 12,25 79 39 68,33 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 64 NEHİR ÖZGEYİK 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 5 8,75 12 12 9,00 2 1 1,75 79 40 68,08 260,222 1 10

122 219 AYLİN ULUBA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 6 10,50 13 17 8,75 80 45 67,83 260,222 1 10

123 95 HELİN DEMİR 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 6 6 4,50 16 7 14,25 77 35 67,33 260,222 1 10

124 4 YLDR SAFİYE 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 11 15,25 6 11 3,25 79 44 67,08 260,222 1 10

125 17 MERVE ATAY 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 5 7,75 12 6 10,50 76 33 66,83 260,222 1 10

126 207 ZEYNEP KESKİN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 7 9,25 11 9 8,75 77 38 66,58 260,222 1 10

127 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 12 9,00 13 16 9,00 80 50 66,58 260,222 1 10

128 42 CEVZET AKHAMUR   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 5 6,75 11 2 10,50 74 29 65,83 260,222 1 10

129 26 FİRDEVS ÇÖLGEÇEN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 17 5,75 15 16 11,00 80 55 65,33 260,222 1 10

130 106 FERHAT LAÇİN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 6 13,50 3 4 2,00 73 32 64,08 260,222 1 10

131 53 NURAY SEZGİN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 10 12,50 5 10 2,50 75 42 63,58 260,222 1 10

132 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 6 9,50 6 3 5,25 72 31 63,33 260,222 1 10

133 32 AHMET GÜLALAN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 10 5,50 10 3 9,25 73 35 63,33 260,222 1 10

134 1 EMINE KÜÇÜKYILMAZ 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 10 8,50 9 12 6,00 75 44 63,08 260,222 1 10

135 262 NESLİHAN İPEKLİ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 13 5,75 11 11 8,25 75 46 62,58 260,222 1 10

136 77 KÜBRA ÇETİN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 7 9 4,75 10 4 9,00 72 35 62,33 260,222 1 10

137 227 NUR SOLCATUTAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 14 5,50 11 16 7,00 75 52 61,08 260,222 1 10

138 107 ZELAL BENEKLİ   25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 7 5 5,75 8 7 6,25 70 34 60,58 260,222 1 10

139 316 HALİL KORAK 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 9 5,75 9 17 4,75 72 48 59,08 260,222 1 10

140 5 İPEK SEÇER 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 13 9,75 1 3 0,25 69 38 58,58 260,222 1 10

141 24 MEHMET ÖZDÜĞEN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 11 8,25 4 12 1,00 70 45 57,83 260,222 1 10

142 0 MEHMET YILDIZ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 26 6,50 1 1 0,75 69 49 55,83 260,222 1 10

143 75 AHMET KABA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 55 22 48,58 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 49 ADEM   25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 33 3 32,25 37 3 36,25 125 28 117,08 260,222 1 10

2 11 HABİP AKPİRİNÇ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 1 0 1,00 35 5 33,75 34 6 32,50 125 33 115,83 260,222 1 10

3 71 HANDAN ORTA AYA 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 38 2 37,50 31 7 29,25 124 31 115,33 260,222 1 10

4 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 37 2 36,50 28 5 26,75 120 29 111,83 260,222 1 10

5 39 MERVE ASAL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 10 27,50 31 8 29,00 116 40 105,08 260,222 1 10

6 145 HAMİDE ŞENBAYRA M 1 D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 31 7 29,25 28 7 26,25 114 36 104,08 260,222 1 10

7 110 SEMAVİ GEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 6 28,50 28 4 27,00 113 32 104,08 260,222 1 10

8 108 ROŞNA AKBULUT 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 34 5 32,75 25 9 22,75 114 36 104,08 260,222 1 10

9 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 8 28,00 29 8 27,00 114 38 103,58 260,222 1 10

10 246 ROHAT BARAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 5 27,75 28 7 26,25 112 34 102,58 260,222 1 10

11 230 LATİF ALTUNDAĞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 31 8 29,00 27 13 23,75 113 43 101,33 260,222 1 10

12 102 MERYEM ÖTGEN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 36 2 35,50 15 3 14,25 106 27 98,33 260,222 1 10

13 280 AYSER GÜN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 33 6 31,50 20 9 17,75 108 37 97,83 260,222 1 10

14 9 MUHAMMED BOZKURT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 3 16,25 23 10 20,50 15 10 12,50 110 45 97,83 260,222 1 10

15 232 ÇİFTEL   İBRAHİMH 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 8 28,00 24 12 21,00 109 42 97,58 260,222 1 10

16 43 AYLİN KARA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 30 6 28,50 22 6 20,50 107 34 97,58 260,222 1 10

17 135 DİLARA AYATAN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 32 3 31,25 19 6 17,50 106 31 97,33 260,222 1 10

18 2 BEYZA TAŞÇI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 26 6 24,50 105 34 95,58 260,222 1 10

19 146 TEMLİHA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 3 26,25 21 5 19,75 103 30 94,58 260,222 1 10

20 117 HAFİZE ŞEN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 22 9 19,75 105 38 94,58 260,222 1 10

21 116 FATİH AKELMA 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 6 26,50 21 6 19,50 104 34 94,58 260,222 1 10

22 25 ENES AĞIREL 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 20 5 18,75 103 34 93,58 260,222 1 10

23 81 HAMZAKIRTI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 8 27,00 20 9 17,75 104 39 93,33 260,222 1 10

24 68 MERVE BOYNUKARA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 6 26,50 20 8 18,00 103 36 93,08 260,222 1 10

25 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 7 26,25 21 11 18,25 104 40 93,08 260,222 1 10

26 118 ÖMER AKER 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 12 22,00 24 9 21,75 104 43 92,33 260,222 1 10

27 90 ESMA YALTA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 21 9 18,75 102 36 92,08 260,222 1 10

28 236 HELİN BAKIR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 8 27,00 18 9 15,75 102 39 91,33 260,222 1 10

29 127 RENAS DEFİŞET 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 6 25,50 20 12 17,00 102 40 91,08 260,222 1 10

30 215 İBRAHİM ASLAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 7 21,25 25 15 21,25 103 44 91,08 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ AYT Yeşil Deneme 1 - (2201-01) 143 143 143 176

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 6 25,50 19 11 16,25 101 39 90,33 260,222 1 10

32 109 ALİ BOZKURT 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 9 22,75 21 8 19,00 101 39 90,33 260,222 1 10

33 137 ZELİHA AKFIRAT 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 5 0 5,00 13 11 10,25 19 6 17,50 11 9 8,75 103 48 90,08 260,222 1 10

34 12 RÜMEYSA ASAL 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 14 18,50 26 14 22,50 103 50 89,58 260,222 1 10

35 57 İSMAİL ELMA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 28 5 26,75 17 11 14,25 100 38 89,58 260,222 1 10

36 29 CUMA ARSLAN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 8 22,00 22 15 18,25 101 45 88,83 260,222 1 10

37 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 17 8 15,00 98 35 88,33 260,222 1 10

38 23 ESMA AKKUŞ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 13 21,75 20 11 17,25 100 46 87,58 260,222 1 10

39 129 FATMA ZEHRA CANLI 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 13 21,75 21 16 17,00 101 51 87,33 260,222 1 10

40 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 8 21,00 18 3 17,25 96 33 86,83 260,222 1 10

41 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 11 26,25 14 10 11,50 98 43 86,33 260,222 1 10

42 211 CEMİLE SEVAL 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 6 23,50 17 11 14,25 97 39 86,33 260,222 1 10

43 61 NUR TMSS   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 6 17,50 22 9 19,75 96 37 85,83 260,222 1 10

44 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 8 25,00 14 9 11,75 96 39 85,33 260,222 1 10

45 63 EYYÜP ENSAR SANCAR 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 8 19,00 20 9 17,75 96 39 85,33 260,222 1 10

46 131 DENİZ RÜYA BERK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 5 24,75 13 4 12,00 94 31 85,33 260,222 1 10

47 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 16 7 14,25 95 35 85,33 260,222 1 10

48 196 ROJİN KIRAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 9 20,75 18 11 15,25 96 42 84,58 260,222 1 10

49 33 ÖZGENÇ ÜMRAN 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 4 23,00 14 5 12,75 93 31 84,33 260,222 1 10

50 128 KUDRET KONAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 26 8 24,00 16 18 11,50 97 48 84,08 260,222 1 10

51 6 SAMET GÜR* 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 3 8,25 9 9 6,75 11 5 9,75 12 6 10,50 96 45 83,83 260,222 1 10

52 172 ALPER ÇAVUŞAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 6 19,50 18 9 15,75 94 37 83,83 260,222 1 10

53 0 KEKLİK SELMA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 3 22,25 14 6 12,50 92 31 83,33 260,222 1 10

54 66 ÖZGE KARAKURT 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 6 22,50 16 15 12,25 95 43 83,33 260,222 1 10

55 233 BİLGE ASLAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 12 19,00 18 11 15,25 95 45 82,83 260,222 1 10

56 119 NUPELDA AKÇİÇEK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 6 20,50 17 13 13,75 94 41 82,83 260,222 1 10

57 125 MERVE GEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 7 21,25 13 2 12,50 91 31 82,33 260,222 1 10

58 188 MAZLUM KARLIDAĞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 8 18,00 18 12 15,00 93 42 81,58 260,222 1 10

59 292 FERİDE ELÇİ 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 5 19,75 16 11 13,25 92 38 81,58 260,222 1 10

60 111 FİRDEVS MAVİ 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 12 12,00 23 9 20,75 93 43 81,33 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 46 İREM KÜÇÜK 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 23 9 20,75 14 8 12,00 92 39 81,33 260,222 1 10

62 183 İMHAN UZUNAĞAÇ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 13 15,75 21 17 16,75 95 52 81,08 260,222 1 10

63 78 SEVİM 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 8 19,00 15 6 13,50 91 36 81,08 260,222 1 10

64 162 M MUSA ÇELİK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 25 10 22,50 14 17 9,75 94 49 80,83 260,222 1 10

65 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 29 2 28,50 6 9 3,75 90 33 80,83 260,222 1 10

66 112 SEVGİ GÜLER 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 10 7,50 26 7 24,25 91 39 80,33 260,222 1 10

67 88 MERVE BİYAN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 27 8 25,00 9 9 6,75 91 39 80,33 260,222 1 10

68 10 EDİP FARUK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 8 18,00 15 6 13,50 90 36 80,08 260,222 1 10

69 72 ESEN KAMAAAA   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 10 13,50 20 8 18,00 91 40 80,08 260,222 1 10

70 182 ALİ KANDEMİR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 8 15,00 19 12 16,00 91 42 79,58 260,222 1 10

71 114 HELİN MAZALU 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 4 20,00 14 12 11,00 90 38 79,58 260,222 1 10

72 18 AYŞE ŞEKER 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 9 19,75 15 18 10,50 92 49 78,83 260,222 1 10

73 255 KADRİ KIRHAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 17 13 13,75 91 47 78,33 260,222 1 10

74 96 REMZİ DEMİR 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 5 22,75 10 12 7,00 89 39 78,33 260,222 1 10

75 98 MERT AVCI 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 11 15,25 18 15 14,25 91 48 78,08 260,222 1 10

76 65 MEHMET GÖZYUMAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 6 20,50 11 9 8,75 88 37 77,83 260,222 1 10

77 85 ÖZGÜR BOYNUKARA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 8 16,00 15 7 13,25 88 37 77,83 260,222 1 10

78 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 24 8 22,00 8 5 6,75 87 35 77,33 260,222 1 10

79 92 KISMET OKTAN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 7 18,25 12 6 10,50 87 35 77,33 260,222 1 10

80 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 8 14,00 17 10 14,50 88 40 77,08 260,222 1 10

81 60 ESRA BEKAR 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 5 9,75 5 2 4,50 8 2 7,50 10 13 6,75 89 44 77,08 260,222 1 10

82 192 YUSUF RÜZGAR 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 17 18 12,50 91 52 77,08 260,222 1 10

83 189 BERFİN ÖRDEK 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 21 13 17,75 15 19 10,25 91 54 76,58 260,222 1 10

84 229 ZOZAN İDİ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 6 10,50 19 7 17,25 86 35 76,33 260,222 1 10

85 113 BERFİN AKTEM 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 9 5,75 12 6 10,50 13 7 11,25 88 44 76,08 260,222 1 10

86 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 11 17,25 13 12 10,00 88 45 75,83 260,222 1 10

87 268 ZEL L DEMİR 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 7 16,25 13 9 10,75 86 38 75,58 260,222 1 10

88 168 ADAR KOÇKA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 3 21,25 8 9 5,75 85 34 75,58 260,222 1 10

89 87 MUSAB 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 20 16 16,00 14 12 11,00 89 50 75,58 260,222 1 10

90 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 7 13,25 16 10 13,50 86 39 75,33 260,222 1 10
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 120 MEHMET FATİH POLAT 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 6 15,50 12 4 11,00 84 32 75,08 260,222 1 10

92 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 22 12 19,00 11 16 7,00 88 50 74,58 260,222 1 10

93 74 HAKAN TARI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 7 16,25 12 9 9,75 85 38 74,58 260,222 1 10

94 103 ASLI AKARAY 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 2 12,50 14 2 13,50 82 26 74,58 260,222 1 10

95 0 GN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 6 17,50 9 3 8,25 83 31 74,33 260,222 1 10

96 80 BERFİN ALPAK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 7 15,25 14 14 10,50 86 43 74,33 260,222 1 10

97 45 MEŞE REMZİYE 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 5 9,75 7 6 5,50 14 16 10,00 87 49 73,83 260,222 1 10

98 84 SOZDAR GEÇGEL 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 6 13,50 14 9 11,75 84 37 73,83 260,222 1 10

99 122 HÜLYA SULAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 9 16,75 11 16 7,00 85 47 72,33 260,222 1 10

100 13 TÜLİN İNANIR 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 7 14,25 12 12 9,00 83 41 71,83 260,222 1 10

101 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 8 14,00 15 23 9,25 86 53 71,83 260,222 1 10

102 101 SARYA KAK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 5 10,75 13 2 12,50 80 29 71,83 260,222 1 10

103 48 KERİM YILDIZ 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 9 9,75 16 11 13,25 83 42 71,58 260,222 1 10

104 30 RAHİME ÇELİK 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 17 12 14,00 10 5 8,75 82 39 71,33 260,222 1 10

105 197 GÜL UTUŞ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 5 13,75 11 9 8,75 81 36 71,08 260,222 1 10

106 83 DİLAN EKİNCİ OĞU 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 8 13,00 11 6 9,50 81 36 71,08 260,222 1 10

107 126 ROJDA NUR AKDAĞ 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 2 9,50 15 8 13,00 80 32 71,08 260,222 1 10

108 0 İBRAHİM YENİAY 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 15 12,25 15 22 9,50 86 59 70,33 260,222 1 10

109 0 SALİ  Ö* A * 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 19 12 16,00 9 13 5,75 83 47 70,33 260,222 1 10

110 0 YUSUF CAN YILDIZBAŞ 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 11 13,25 10 6 8,50 81 39 70,33 260,222 1 10

111 47 AYŞE BALTACI 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 14 7 12,25 11 6 9,50 80 35 70,33 260,222 1 10

112 91 HANİF KIZILKAYA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 16 12 13,00 12 13 8,75 83 47 70,33 260,222 1 10

113 37 ÖZGÜR VAROL 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 8 16,00 7 6 5,50 80 36 70,08 260,222 1 10

114 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 10 9,50 13 5 11,75 80 37 69,83 260,222 1 10

115 104 EVİN IŞIK 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 9 7,75 16 13 12,75 81 44 69,08 260,222 1 10

116 136 BERKEN AKIN 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 2 1 1,75 12 12 9,00 14 17 9,75 83 52 69,08 260,222 1 10

117 41 EMİNE BAŞARAN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 5 10,75 11 6 9,50 78 33 68,83 260,222 1 10

118 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 5 2 4,50 15 7 13,25 4 7 2,25 79 38 68,58 260,222 1 10

119 100 AYSU TAŞKAYA 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 14 8 12,00 10 8 8,00 79 38 68,58 260,222 1 10

120 8 YUSUF POLAT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 10 7,50 14 7 12,25 79 39 68,33 260,222 1 10
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 64 NEHİR ÖZGEYİK 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 5 8,75 12 12 9,00 2 1 1,75 79 40 68,08 260,222 1 10

122 219 AYLİN ULUBA 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 6 10,50 13 17 8,75 80 45 67,83 260,222 1 10

123 95 HELİN DEMİR 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 6 6 4,50 16 7 14,25 77 35 67,33 260,222 1 10

124 4 YLDR SAFİYE 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 18 11 15,25 6 11 3,25 79 44 67,08 260,222 1 10

125 17 MERVE ATAY 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 5 7,75 12 6 10,50 76 33 66,83 260,222 1 10

126 207 ZEYNEP KESKİN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 7 9,25 11 9 8,75 77 38 66,58 260,222 1 10

127 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 12 12 9,00 13 16 9,00 80 50 66,58 260,222 1 10

128 42 CEVZET AKHAMUR   B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 5 6,75 11 2 10,50 74 29 65,83 260,222 1 10

129 26 FİRDEVS ÇÖLGEÇEN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 10 17 5,75 15 16 11,00 80 55 65,33 260,222 1 10

130 106 FERHAT LAÇİN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 6 13,50 3 4 2,00 73 32 64,08 260,222 1 10

131 53 NURAY SEZGİN 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 15 10 12,50 5 10 2,50 75 42 63,58 260,222 1 10

132 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 6 9,50 6 3 5,25 72 31 63,33 260,222 1 10

133 32 AHMET GÜLALAN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 10 5,50 10 3 9,25 73 35 63,33 260,222 1 10

134 1 EMINE KÜÇÜKYILMAZ 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 10 8,50 9 12 6,00 75 44 63,08 260,222 1 10

135 262 NESLİHAN İPEKLİ 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 13 5,75 11 11 8,25 75 46 62,58 260,222 1 10

136 77 KÜBRA ÇETİN 12C 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 7 9 4,75 10 4 9,00 72 35 62,33 260,222 1 10

137 227 NUR SOLCATUTAN 12E 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 9 14 5,50 11 16 7,00 75 52 61,08 260,222 1 10

138 107 ZELAL BENEKLİ   25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 7 5 5,75 8 7 6,25 70 34 60,58 260,222 1 10

139 316 HALİL KORAK 12 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 8 9 5,75 9 17 4,75 72 48 59,08 260,222 1 10

140 5 İPEK SEÇER 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 13 9,75 1 3 0,25 69 38 58,58 260,222 1 10

141 24 MEHMET ÖZDÜĞEN 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 11 11 8,25 4 12 1,00 70 45 57,83 260,222 1 10

142 0 MEHMET YILDIZ 12A 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 13 26 6,50 1 1 0,75 69 49 55,83 260,222 1 10

143 75 AHMET KABA 12B 25 9 22,19 9 5 8,07 14 4 12,54 7 4 5,78 55 22 48,58 260,222 1 10
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 12,7 6,5 11,13 10,6 8,7 8,43 17,7 7,1 15,94 14,3 9,0 12,09 55,4 31,2 47,59 255,180 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,9 2,7 7,22 9,4 8,6 7,25 19,9 7,9 17,96 15,7 9,5 13,38 53,0 28,6 45,81 260,220 0,000 0,000

KATILIMLAR
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