
Öğr.No Adı, Soyadı Sınıf 1. Kitapçık Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam Doğru TYT DERECELER

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N SINIF KURUM İLÇE İL GENEL

108 ROŞNA AKBULUT 12C B 29 10 26,5 4 0 4 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 34 2 33,5 7 0 7 4 3 3,25 4 1 3,75 91 21 85,75 388,773 1 1 1 8 355

11 HABİP AKPİRİNÇ 12A A 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,5 5 0 5 1 4 0 35 4 34 6 1 5,75 7 0 7 4 2 3,5 92 27 85,25 386,955 1 2 2 10 373

131 DENİZ RÜYA BERK 12D B 29 9 26,75 5 0 5 3 0 3 3 1 2,75 2 2 1,5 31 3 30,25 4 1 3,75 6 0 6 4 1 3,75 87 17 82,75 377,45 1 3 3 13 559

257 MERVE GÜL KUÇAK 12E A 32 6 30,5 4 1 3,75 2 2 1,5 3 2 2,5 5 0 5 26 2 25,5 6 1 5,75 6 1 5,75 2 3 1,25 86 18 81,5 370,8 1 4 5 17 704

102 MERYEM ÖTGEN 12C A 26 8 24 2 2 1,5 3 1 2,75 4 0 4 4 1 3,75 35 2 34,5 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,5 83 18 78,5 367,865 2 5 6 21 776

98 MERT AVCI 12C B 28 10 25,5 5 0 5 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 5 27,75 5 2 4,5 5 2 4,5 2 3 1,25 86 25 79,75 367,393 3 6 7 22 793

145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D B 32 7 30,25 5 0 5 2 2 1,5 4 0 4 4 1 3,75 24 6 22,5 5 2 4,5 5 2 4,5 5 1 4,75 86 21 80,75 366,445 2 7 8 24 823

217 İBRAHİM DAŞÇI 12B B 23 5 21,75 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 1 3,75 28 1 27,75 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 81 10 78,5 362,448 1 8 9 29 933

71 HANDAN ORTAKAYA 12B B 27 13 23,75 5 0 5 3 2 2,5 4 0 4 5 0 5 29 5 27,75 5 2 4,5 5 2 4,5 2 4 1 85 28 78 361,933 2 9 10 30 953

0 ADEM EROĞLU A 32 8 30 4 0 4 3 0 3 3 1 2,75 4 1 3,75 26 9 23,75 6 1 5,75 3 2 2,5 3 2 2,5 84 24 78 359,17 1 10 11 31 1026

96 REMZİ DEMİR 12C B 29 10 26,5 5 0 5 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 7 26,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1 83 30 75,5 353,91 4 11 12 36 1221

118 Ö YUSUF AKER 12D B 30 8 28 5 0 5 3 0 3 5 0 5 4 1 3,75 19 5 17,75 6 1 5,75 5 1 4,75 3 1 2,75 80 17 75,75 347,988 3 12 13 43 1432

3 CEMRE YEŞİLDAĞ B 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,5 21 7 19,25 7 0 7 6 1 5,75 3 3 2,25 81 23 75,25 346,72 2 13 14 45 1490

129 FATMA ZEHRA CANLI 12D A 33 6 31,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 1 2,75 3 2 2,5 25 8 23 4 2 3,5 5 2 4,5 2 3 1,25 81 28 74 346,255 4 14 15 47 1513

127 RENAS DEFİŞET 12D A 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4 4 0 4 17 2 16,5 5 1 4,75 6 0 6 3 2 2,5 78 14 74,5 343,113 5 15 16 50 1632

135 DİLAYA AYATAN 12D A 31 9 28,75 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 4 0 4 22 8 20 6 0 6 4 3 3,25 4 2 3,5 80 28 73 340,523 6 16 17 52 1752

105 POLAT ŞİRİN 12C B 29 10 26,5 5 0 5 5 0 5 3 2 2,5 3 1 2,75 21 4 20 4 2 3,5 6 1 5,75 2 1 1,75 78 21 72,75 340,323 5 17 18 53 1760

110 SEMAVİ GEYİK 12D B 32 8 30 5 0 5 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5 18 0 18 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 76 15 72,25 337,633 7 18 19 54 1877

39 MERVE ASAL 12B A 29 9 26,75 3 0 3 3 2 2,5 4 0 4 4 1 3,75 18 5 16,75 5 2 4,5 6 1 5,75 4 1 3,75 76 21 70,75 331,23 3 19 20 59 2197

61 NUR TAMSES 12 B 30 9 27,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4 4 1 3,75 20 3 19,25 5 0 5 3 2 2,5 2 3 1,25 74 20 69 328,433 1 20 21 65 2337

236 HELİN BAKIR 12E A 27 8 25 5 0 5 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 3 16,25 5 1 4,75 5 2 4,5 4 1 3,75 74 18 69,5 327,305 2 21 22 67 2394

48 KERİM YILDIZ 12B A 32 5 30,75 5 0 5 3 1 2,75 1 0 1 3 2 2,5 19 4 18 4 0 4 3 2 2,5 3 3 2,25 73 17 68,75 326,78 4 22 23 69 2415

109 ALİ BOZKURT 12C B 27 8 25 5 0 5 5 0 5 3 2 2,5 2 3 1,25 21 6 19,5 4 3 3,25 5 0 5 2 2 1,5 74 24 68 325,22 6 23 24 71 2506

0 HAMZAKIRTI 12C B 19 6 17,5 3 2 2,5 3 2 2,5 4 0 4 4 1 3,75 26 9 23,75 4 2 3,5 5 1 4,75 5 1 4,75 73 24 67 323,855 7 24 25 72 2593

25 ENES AĞIREL 12A B 23 14 19,5 3 1 2,75 5 0 5 0 0 0 2 1 1,75 25 5 23,75 7 0 7 5 2 4,5 3 1 2,75 73 24 67 323,405 2 25 26 73 2611

280 AYSER GÜN 12E B 30 10 27,5 2 2 1,5 0 4 -1 2 2 1,5 3 1 2,75 25 4 24 4 1 3,75 5 2 4,5 2 3 1,25 73 29 65,75 320,463 3 26 27 79 2768

232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E A 24 8 22 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4 2 2 1,5 19 4 18 6 0 6 6 1 5,75 3 3 2,25 72 20 67 320,13 4 27 28 80 2789

192 YUSUF RÜZGAR 12D B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3 4 0 4 12 0 12 5 1 4,75 6 0 6 3 2 2,5 71 14 67,5 318,248 8 28 31 86 2920

128 KUDRET KONAK 12D B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,5 3 2 2,5 4 1 3,75 16 8 14 5 1 4,75 4 2 3,5 4 2 3,5 74 28 67 318,183 9 29 32 87 2927

230 L ALTUNDAĞ 12E B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,5 4 1 3,75 4 1 3,75 12 7 10,25 5 2 4,5 6 1 5,75 3 3 2,25 74 25 67,75 318,155 5 30 33 88 2931

9 MUHAMMED BOZKURT 12A A 29 11 26,25 3 2 2,5 3 1 2,75 4 0 4 3 2 2,5 20 8 18 5 2 4,5 4 3 3,25 3 3 2,25 74 32 66 317,828 3 31 34 90 2958

52 HÜLYA GÜNEŞ 12C B 30 10 27,5 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,5 5 0 5 17 2 16,5 4 2 3,5 4 1 3,75 4 2 3,5 72 23 66,25 317,518 8 32 36 92 2979

259 BERNA HATİP 12 B 27 11 24,25 3 2 2,5 2 2 1,5 4 0 4 5 0 5 25 4 24 2 2 1,5 1 2 0,5 0 0 0 69 23 63,25 314,7 2 33 37 95 3164

246 ROHAT BARAN 12E B 24 9 21,75 4 0 4 2 1 1,75 3 0 3 3 1 2,75 22 3 21,25 4 1 3,75 4 0 4 2 0 2 68 15 64,25 314,325 6 34 38 96 3194

36 DİDEMÖZGYİK 12D A 28 12 25 5 0 5 3 2 2,5 4 0 4 4 1 3,75 15 7 13,25 5 1 4,75 4 2 3,5 4 2 3,5 72 27 65,25 312,333 10 35 39 101 3329

119 NUPELDA AKÇİÇEK 12D A 28 8 26 5 0 5 4 1 3,75 4 0 4 3 2 2,5 16 7 14,25 4 3 3,25 4 2 3,5 3 2 2,5 71 25 64,75 311,938 11 36 40 102 3356

233 BİLGE ASLAN 12E B 35 4 34 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,5 13 3 12,25 6 0 6 3 2 2,5 3 1 2,75 69 15 65,25 311,463 7 37 41 103 3386

85 ÖZGÜR BOYNUKARA 12C B 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,5 2 3 1,25 3 2 2,5 23 4 22 5 2 4,5 2 5 0,75 2 0 2 70 28 63 311,333 9 38 42 104 3395

62 SÜMEYYE TOMBUL 12B B 30 7 28,25 3 0 3 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 20 8 18 4 1 3,75 4 1 3,75 0 0 0 68 20 63 308,798 5 39 44 109 3601

0 GÜLSÜM 12A A 29 8 27 4 0 4 1 2 0,5 4 0 4 5 0 5 12 4 11 6 1 5,75 5 2 4,5 3 2 2,5 69 19 64,25 307,483 4 40 45 111 3700

88 MERVE BİYAN 12C B 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,5 4 0 4 4 1 3,75 16 4 15 5 1 4,75 3 3 2,25 2 1 1,75 68 22 62,5 305,238 10 41 46 114 3884

0 MUSAB ÇİFTEL 12C A 31 6 29,5 5 0 5 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 13 13,75 3 3 2,25 2 4 1 3 1 2,75 70 30 62,5 305,17 11 42 47 115 3886

92 KISMET OKTAN 12C A 29 7 27,25 3 2 2,5 2 1 1,75 2 2 1,5 2 2 1,5 20 5 18,75 5 0 5 2 2 1,5 2 1 1,75 67 22 61,5 304,243 12 43 48 116 3949

65 MEHMET GÖZYUMAN 12B A 21 14 17,5 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2 3 2 2,5 23 2 22,5 6 1 5,75 1 1 0,75 5 1 4,75 66 25 59,75 300,373 6 44 49 123 4241

27 ROJHELİN 12A B 27 9 24,75 3 0 3 3 2 2,5 0 0 0 3 1 2,75 18 1 17,75 5 1 4,75 4 3 3,25 2 3 1,25 65 20 60 298,713 5 45 50 131 4377

251 MERVE ÖZDOĞAN 12E A 26 9 23,75 3 2 2,5 2 1 1,75 3 0 3 3 1 2,75 19 4 18 5 2 4,5 3 1 2,75 1 2 0,5 65 22 59,5 297,718 8 46 52 133 4474

188 MAZLUM KRLDĞ 12E A 28 11 25,25 3 2 2,5 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 2 12,5 7 0 7 5 2 4,5 1 4 0 67 26 60,5 296,723 9 47 53 140 4552

316 HALİL KORAK 12C B 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,5 4 0 4 4 1 3,75 19 6 17,5 1 0 1 1 1 0,75 0 1 -0,25 64 23 58,25 295,05 13 48 54 142 4694

78 SEVİM KILIÇ 12C A 29 10 26,5 2 2 1,5 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 18 7 16,25 4 1 3,75 4 2 3,5 2 2 1,5 66 29 58,75 293,913 14 49 56 145 4796

63 EYYÜP ENSAR SANCAR 12B A 26 10 23,5 5 0 5 2 2 1,5 3 1 2,75 2 3 1,25 21 3 20,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 64 26 57,5 293,83 7 50 57 146 4806

16 KASIM DEDEOĞLU 12A B 25 4 24 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2 4 1 3,75 22 2 21,5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 59 11 56,25 290,843 6 51 58 149 5091

292 FERİDE ELÇİ 12C A 27 12 24 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 15 4 14 5 1 4,75 5 2 4,5 2 3 1,25 65 28 58 289,88 15 52 59 151 5185

172 ALPER ÇAVUŞAN 12E B 26 9 23,75 5 0 5 3 2 2,5 3 1 2,75 4 0 4 11 2 10,5 4 1 3,75 5 1 4,75 2 2 1,5 63 18 58,5 289,678 10 53 60 152 5199

168 ADAR KOÇKA 12E B 29 6 27,5 4 0 4 1 4 0 2 1 1,75 3 0 3 15 1 14,75 5 1 4,75 2 1 1,75 0 0 0 61 14 57,5 289,64 11 54 61 153 5203

12 RÜMEYSA ASAL 12A A 27 11 24,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4 3 0 3 15 15 11,25 3 4 2 5 2 4,5 5 1 4,75 67 37 57,75 287,315 7 55 62 157 5424

18 AYŞE ŞEKER 12A A 28 11 25,25 3 2 2,5 3 0 3 2 2 1,5 2 3 1,25 18 10 15,5 2 4 1 3 4 2 4 1 3,75 65 37 55,75 284,485 8 56 63 160 5676

100 AYSU TAŞKAYA 12C A 32 6 30,5 5 0 5 1 2 0,5 3 1 2,75 4 1 3,75 8 2 7,5 4 2 3,5 4 2 3,5 1 3 0,25 62 19 57,25 284,418 16 57 64 161 5682

182 ALİ KANDEMİR 12E A 26 8 24 4 0 4 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 13 7 11,25 5 2 4,5 4 2 3,5 2 1 1,75 62 27 55,25 279,723 12 58 65 170 6151

3 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A B 28 8 26 4 0 4 1 1 0,75 4 0 4 3 1 2,75 8 2 7,5 6 0 6 5 2 4,5 1 2 0,5 60 16 56 279,58 9 59 66 171 6164

2 BEYZA TAŞÇI 12C A 31 9 28,75 3 1 2,75 0 4 -1 3 2 2,5 4 1 3,75 17 5 15,75 3 3 2,25 1 6 -0,5 0 2 -0,5 62 33 53,75 279,57 17 60 67 172 6168

126 ROJDA NUR AKDAĞ 12D B 29 11 26,25 4 0 4 1 4 0 4 1 3,75 4 0 4 10 0 10 3 3 2,25 3 2 2,5 3 3 2,25 61 24 55 278,878 12 61 68 173 6242

115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A B 24 8 22 3 1 2,75 1 2 0,5 4 0 4 4 1 3,75 16 5 14,75 4 2 3,5 2 4 1 2 2 1,5 60 25 53,75 278,018 10 62 69 175 6341

140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D A 27 9 24,75 3 2 2,5 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5 11 5 9,75 4 2 3,5 3 3 2,25 2 3 1,25 61 26 54,5 277,208 13 63 71 177 6424

162 M MUSA ÇELİK 12E B 16 7 14,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3 3 1 2,75 18 1 17,75 4 3 3,25 4 1 3,75 2 2 1,5 56 17 51,75 272,965 13 64 72 188 6883

255 KADRİ KIRHAN 12E A 28 9 25,75 2 1 1,75 1 2 0,5 4 0 4 3 2 2,5 16 6 14,5 2 4 1 2 2 1,5 1 3 0,25 59 29 51,75 272,18 14 65 73 189 6974

211 CEMİLE SEVAL 12E B 31 8 29 3 1 2,75 1 2 0,5 0 0 0 3 2 2,5 9 2 8,5 5 2 4,5 4 3 3,25 3 2 2,5 59 22 53,5 272,175 15 66 74 190 6975

137 ZELİHA AKFIRAT 12D B 26 7 24,25 0 0 0 1 2 0,5 0 0 0 4 1 3,75 20 8 18 3 3 2,25 2 4 1 2 3 1,25 58 28 51 271,318 14 67 75 193 7078

74 HAKAN TARI 12B B 22 10 19,5 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 0 0 4 1 3,75 23 5 21,75 5 1 4,75 1 2 0,5 2 2 1,5 57 27 50,25 270,618 8 68 76 198 7165



0 ESEN KAMA 12B A 21 19 16,25 3 1 2,75 3 0 3 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 5 0 5 4 2 3,5 1 0 1 59 29 51,75 269,785 9 69 77 199 7278

45 MEŞE REMZİYE 12B A 32 8 30 3 1 2,75 1 4 0 4 0 4 5 0 5 5 3 4,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 59 23 53,25 269,783 10 70 78 200 7279

1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A B 27 8 25 2 1 1,75 0 2 -0,5 4 0 4 4 1 3,75 12 3 11,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,5 57 21 51,75 269,348 11 71 79 201 7334

47 AYŞE BALTACI 12B A 24 14 20,5 5 0 5 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,5 14 3 13,25 5 1 4,75 3 1 2,75 2 3 1,25 58 28 51 267,655 11 72 80 211 7541

0 KEKLİK SELMA 12B B 28 11 25,25 1 0 1 0 1 -0,25 0 0 0 3 2 2,5 17 7 15,25 1 0 1 5 0 5 1 4 0 56 25 49,75 265,295 12 73 81 213 7848

50 YUSUF YILDIZBAŞ 12B B 28 12 25 4 1 3,75 0 2 -0,5 3 1 2,75 4 1 3,75 14 6 12,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 55 23 49,25 263,283 13 74 83 226 8102

13 TÜLİN İNANIR 12A A 21 7 19,25 4 0 4 1 2 0,5 2 1 1,75 2 1 1,75 17 4 16 3 2 2,5 1 3 0,25 3 1 2,75 54 21 48,75 262,945 12 75 84 228 8149

196 ROJİN KIRAN 12E B 20 11 17,25 3 2 2,5 4 0 4 0 0 0 3 2 2,5 18 7 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1 56 30 48,5 262,243 16 76 85 232 8241

146 TEMLİHA HATİPOĞLU 12E A 12 11 9,25 4 1 3,75 5 0 5 2 1 1,75 3 2 2,5 18 5 16,75 5 1 4,75 2 3 1,25 4 2 3,5 55 26 48,5 261,943 17 77 86 233 8288

30 RAHİME ÇELİK 12A B 26 13 22,75 3 2 2,5 1 4 0 2 2 1,5 3 1 2,75 17 3 16,25 3 4 2 1 6 -0,5 1 2 0,5 57 37 47,75 260,68 13 78 87 236 8467

279 PERVİN POLATOĞLU 12E A 24 8 22 4 0 4 2 1 1,75 1 0 1 2 3 1,25 14 4 13 3 4 2 3 3 2,25 2 3 1,25 55 26 48,5 260,325 18 79 88 237 8505

0 CUMA ARSLAN 12A B 27 12 24 3 2 2,5 1 3 0,25 2 2 1,5 2 3 1,25 11 4 10 5 1 4,75 3 4 2 3 2 2,5 57 33 48,75 258,298 14 80 90 240 8759

83 DİLAN EKİNCİOĞLU 12C A 30 10 27,5 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 2 1,5 3 1 2,75 7 2 6,5 4 2 3,5 4 2 3,5 2 3 1,25 56 28 49 257,245 18 81 92 243 8902

40 SALİH ÖZKAYA 12B B 23 15 19,25 3 2 2,5 0 4 -1 4 0 4 4 1 3,75 18 7 16,25 3 3 2,25 1 6 -0,5 1 4 0 57 42 46,5 256,913 14 82 93 245 8957

107 ZELAL BENEKLİ 12C B 30 9 27,75 4 0 4 0 1 -0,25 3 2 2,5 5 0 5 8 3 7,25 1 0 1 0 1 -0,25 1 0 1 52 16 48 256,263 19 83 94 252 9035

91 HANİF KIZILKAYA 12C B 21 15 17,25 5 0 5 2 2 1,5 2 2 1,5 4 1 3,75 15 7 13,25 3 4 2 1 6 -0,5 3 3 2,25 56 40 46 253,168 20 84 95 262 9516

138 AZRA YETİK 12D A 27 11 24,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 0 4 4 1 3,75 13 6 11,5 3 3 2,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 55 35 46,25 253,06 15 85 96 263 9523

60 ESRA NUR BEKAR 12B B 28 8 26 2 0 2 1 1 0,75 3 0 3 3 0 3 11 3 10,25 0 0 0 1 0 1 0 0 0 49 12 46 251,82 15 86 98 265 9707

86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C B 20 4 19 0 0 0 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3 14 1 13,75 3 0 3 3 1 2,75 2 1 1,75 48 9 45,75 251,508 21 87 100 271 9778

64 NEHİR ÖZGEYİK 12B A 28 9 25,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 0 4 0 0 0 13 3 12,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 15 45,25 250,825 16 88 101 277 9881

4 SAFİYE YILDIRIM 12A A 27 11 24,25 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 3 1,25 12 7 10,25 2 2 1,5 2 1 1,75 1 2 0,5 51 26 44,5 246,323 15 89 104 291 10553

46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B A 28 9 25,75 3 0 3 1 0 1 4 0 4 3 2 2,5 7 5 5,75 3 0 3 1 3 0,25 0 0 0 50 19 45,25 246,275 17 90 105 292 10562

215 İBRAHİM ASLAN 12E B 18 14 14,5 5 0 5 1 4 0 3 2 2,5 4 1 3,75 12 7 10,25 5 0 5 2 5 0,75 3 2 2,5 53 35 44,25 244,748 19 91 107 300 10836

0 HÜLYA SULAK 12D B 25 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,75 15 6 13,5 5 1 4,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 50 26 43,5 244,065 16 92 108 301 10943

42 CEVZET AKHAMUR 12B A 24 9 21,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 2 0,5 3 2 2,5 13 2 12,5 4 1 3,75 0 2 -0,5 0 1 -0,25 49 23 43,25 243,905 18 93 109 302 10965

229 ZOZAN İDİ 12E A 27 10 24,5 2 2 1,5 1 3 0,25 2 0 2 5 0 5 7 2 6,5 3 3 2,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 49 22 43,5 241 20 94 112 315 11452

80 BERFİN ALPAK 12C B 27 11 24,25 2 2 1,5 1 0 1 3 1 2,75 3 2 2,5 11 11 8,25 2 3 1,25 3 2 2,5 0 4 -1 52 36 43 240,668 22 95 113 316 11493

95 HELİN DEMİR 12C A 27 9 24,75 2 0 2 2 1 1,75 4 0 4 2 0 2 5 0 5 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,5 47 14 43,5 240,078 23 96 114 318 11593

84 SOZDAR GEÇGEL 12C A 13 11 10,25 4 1 3,75 1 4 0 3 1 2,75 3 2 2,5 18 5 16,75 6 1 5,75 0 2 -0,5 0 0 0 48 27 41,25 239,81 24 97 115 319 11656

103 ASLI AKARAY 12C A 20 12 17 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 0 0 4 1 3,75 15 5 13,75 1 2 0,5 1 2 0,5 3 2 2,5 48 26 41,5 239,085 25 98 116 323 11784

53 NURAY SEZGİN 12B A 24 11 21,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 0 3 3 1 2,75 16 9 13,75 1 1 0,75 1 2 0,5 0 3 -0,75 49 31 41,25 238,91 19 99 117 324 11810

207 ZEYNEP KESKİN 12E B 28 10 25,5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0,75 8 2 7,5 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,5 47 17 42,75 238,753 21 100 118 325 11832

120 MEHMET FATİH POLAT 12D A 26 7 24,25 5 0 5 1 2 0,5 3 1 2,75 1 2 0,5 4 5 2,75 5 1 4,75 3 1 2,75 1 2 0,5 49 21 43,75 238,525 17 101 119 327 11872

17 MERVE ATAY 12A A 26 9 23,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 3 7,25 4 1 3,75 2 0 2 1 1 0,75 45 14 41,5 234,268 16 102 121 347 12614

262 NESLİHAN 12E A 28 9 25,75 2 1 1,75 1 2 0,5 4 0 4 3 0 3 7 8 5 4 2 3,5 0 5 -1,25 0 4 -1 49 31 41,25 233,575 22 103 122 355 12771

219 AYLİN ULUBA 12E A 25 14 21,5 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4 2 3 1,25 5 9 2,75 4 2 3,5 1 4 0 1 1 0,75 49 35 40,25 228,478 23 104 125 384 13687

132 GÜÇLÜCE AHMET 12D B 18 17 13,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1 1 2 0,5 15 7 13,25 5 1 4,75 1 4 0 1 5 -0,25 48 40 38 227,453 18 105 126 394 13902

189 BERFİN ÖRDEK 12E B 27 11 24,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 0 0 0 0 0 11 6 9,5 2 3 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 46 32 38 225,458 24 106 128 401 14243

68 MERVE BOYNUKARA 12B A 13 19 8,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0 16 7 14,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 4 0 46 41 35,75 219,945 20 107 130 428 15349

8 YUSUF POLAT 12A B 20 15 16,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 7 9,25 2 1 1,75 0 0 0 0 0 0 42 29 34,75 215,425 17 108 131 465 16281

41 EMİNE BAŞARAN 12B B 21 9 18,75 3 2 2,5 3 0 3 0 0 0 3 2 2,5 5 5 3,75 4 0 4 1 3 0,25 1 2 0,5 41 23 35,25 212,985 21 109 132 485 16780

0 CEREN KIZILKAPLAN 12B A 22 16 18 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,5 6 6 4,5 3 2 2,5 1 5 -0,25 2 4 1 42 40 32 203,43 22 110 134 559 18847

116 FATİH AKELMA 12D B 12 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 17 11 14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 19 28,25 198,163 19 111 138 603 19936

183 İMHAN UZUNAĞAÇ 12E A 18 20 13 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 6 -0,5 1 1 0,75 36 30 28,5 192,655 25 112 139 648 21131

0 ESMA YALTA 12C B 0 0 0 1 2 0,5 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0 5 24 -1 1 4 0 1 3 0,25 0 3 -0,75 9 42 -1,5 0 26 113 156 1409 34525


