
Adı, Soyadı Sınıf KİTAPÇIK D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SINIF KURUM GENEL

1 YUSUF ÖZEKİNCİ 10C B 26 4 25 10 0 10 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5 20 10 17,5 9 1 8,75 9 1 8,75 8 2 7,5 100 20 95 400,975 1 1 726

2 DOĞAN KORAK 10E A 19 6 17,5 8 2 7,5 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 4 25 10 0 10 10 0 10 10 0 10 96 19 91,25 398,15 1 2 796

3 İREM AYTEKİN 10F A 20 3 19,25 10 0 10 7 0 7 4 0 4 5 0 5 23 6 21,5 8 2 7,5 7 2 6,5 8 1 7,75 92 14 88,5 387,34 1 3 1033

4 ZEYNEP EBRET 10B B 25 5 23,75 8 2 7,5 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5 20 8 18 7 2 6,5 9 0 9 10 0 10 93 23 87,25 383,153 1 4 1138

5 SEMRA DEMİR 10F A 19 8 17 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5 25 5 23,75 8 2 7,5 9 1 8,75 9 1 8,75 91 26 84,5 380,008 2 5 1230

6 YONCA GEZGİ * 10A B 19 5 17,75 10 0 10 6 4 5 3 2 2,5 5 0 5 24 4 23 7 2 6,5 7 3 6,25 8 2 7,5 89 22 83,5 378,155 1 6 1289

7 SEVCAN ALTUNPAK 10D B 16 5 14,75 8 2 7,5 5 4 4 4 0 4 3 2 2,5 27 3 26,25 8 2 7,5 8 1 7,75 8 2 7,5 87 21 81,75 377,118 1 7 1322

8 ÖZGE KANPAK 10E B 15 5 13,75 4 6 2,5 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5 28 2 27,5 7 2 6,5 9 1 8,75 10 0 10 86 20 81 376,58 2 8 1345

9 MEHMET  CAN 10C B 10 8 8 10 0 10 6 4 5 4 1 3,75 5 0 5 28 2 27,5 9 1 8,75 9 1 8,75 10 0 10 91 17 86,75 376,555 2 9 1347

10 AHMET OZAN KARSLI 10F A 11 1 10,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 0 4 4 0 4 25 2 24,5 10 0 10 10 0 10 10 0 10 90 7 88,25 376,313 3 10 1356

11 KÜBRA ÇİFÇİ 10D B 20 5 18,75 8 2 7,5 10 0 10 5 0 5 5 0 5 19 8 17 6 4 5 9 1 8,75 9 1 8,75 91 21 85,75 367,273 2 11 1653

12 ALİ KURTAR 10B A 18 2 17,5 6 3 5,25 6 2 5,5 3 2 2,5 5 0 5 23 4 22 6 2 5,5 9 0 9 6 3 5,25 82 18 77,5 362,003 2 12 1843

13 FIRAT KARATAŞ 10F B 18 3 17,25 10 0 10 5 2 4,5 3 2 2,5 4 0 4 20 3 19,25 9 1 8,75 7 0 7 8 2 7,5 84 13 80,75 359,828 4 13 1922

14 NURDAN KOÇER 10B A 21 9 18,75 6 4 5 4 6 2,5 4 1 3,75 5 0 5 21 7 19,25 7 1 6,75 9 1 8,75 9 1 8,75 86 30 78,5 357,928 3 14 1996

15 CİHAN GEÇGEL 10A B 17 4 16 9 1 8,75 8 2 7,5 4 1 3,75 3 2 2,5 20 5 18,75 6 4 5 9 0 9 10 0 10 86 19 81,25 356,723 2 15 2043

16 GURBET FIRATOĞLU 10E B 17 3 16,25 6 2 5,5 5 2 4,5 2 1 1,75 5 0 5 23 7 21,25 7 3 6,25 8 2 7,5 9 1 8,75 82 21 76,75 355,12 3 16 2120

17 MELİKE ÇINAR 10F A 19 3 18,25 8 1 7,75 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5 19 4 18 7 2 6,5 7 2 6,5 7 3 6,25 83 17 78,75 354,765 5 17 2136

18 EMİNE ŞENGÜL 10E B 16 3 15,25 9 1 8,75 4 2 3,5 3 2 2,5 5 0 5 20 6 18,5 8 2 7,5 10 0 10 9 1 8,75 84 17 79,75 350,81 4 18 2310

19 TALAT AKGEYİK 10A B 21 7 19,25 9 1 8,75 6 4 5 4 1 3,75 3 2 2,5 20 8 18 5 3 4,25 7 2 6,5 8 1 7,75 83 29 75,75 350,558 3 19 2325

20 HÜSEYİN ADAR UYAN 10B A 13 2 12,5 9 1 8,75 7 2 6,5 1 4 0 4 1 3,75 24 3 23,25 6 2 5,5 9 1 8,75 7 3 6,25 80 19 75,25 350,308 4 20 2337

21 EZGİ KUTLU 10B B 18 5 16,75 7 1 6,75 4 3 3,25 2 1 1,75 5 0 5 21 6 19,5 8 1 7,75 8 1 7,75 7 3 6,25 80 21 74,75 346,96 5 21 2495

22 S YAZİYE AYVERDİ 10B A 20 3 19,25 2 5 0,75 5 3 4,25 2 3 1,25 5 0 5 22 7 20,25 7 2 6,5 8 2 7,5 7 3 6,25 78 28 71 346,563 6 22 2518

23 ŞÜKRAN KYBKN 10A A 17 7 15,25 6 4 5 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5 21 8 19 9 0 9 9 1 8,75 8 2 7,5 84 28 77 346,56 4 23 2519

24 ZEKİYE ÖZEYRANOĞLU 10B B 19 1 18,75 10 0 10 7 1 6,75 4 1 3,75 5 0 5 15 9 12,75 8 1 7,75 8 1 7,75 8 2 7,5 84 16 80 342,59 7 24 2735

25 REMZİYE KILIÇ 10C B 13 7 11,25 8 2 7,5 8 2 7,5 3 2 2,5 5 0 5 22 6 20,5 5 3 4,25 7 1 6,75 10 0 10 81 23 75,25 339,678 3 25 2891

26 BEYZANUR KIZILTOPRAK 10B B 16 6 14,5 8 2 7,5 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5 17 2 16,5 6 4 5 9 1 8,75 8 2 7,5 82 19 77,25 339,078 8 26 2913

27 KADİR SERKENDİZ 10B B 14 3 13,25 7 1 6,75 5 1 4,75 4 1 3,75 5 0 5 21 7 19,25 6 2 5,5 9 1 8,75 8 2 7,5 79 18 74,5 338,458 9 27 2946

28 SONGÜL GÜÇ 10E B 15 10 12,5 7 3 6,25 6 4 5 4 1 3,75 5 0 5 22 8 20 6 4 5 7 3 6,25 10 0 10 82 33 73,75 337,563 5 28 3002

29 HAZAL İPEKSATAN 10D B 15 7 13,25 9 1 8,75 5 3 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 22 6 20,5 7 3 6,25 6 2 5,5 8 2 7,5 78 28 71 335,055 3 29 3154

30 BERFİN UÇMAK 10F B 25 5 23,75 9 1 8,75 4 6 2,5 3 2 2,5 5 0 5 14 13 10,75 7 1 6,75 8 1 7,75 7 3 6,25 82 32 74 334,748 6 30 3175

31 BÜŞRA NUR ATÇA 10E A 13 10 10,5 3 7 1,25 4 6 2,5 4 1 3,75 5 0 5 24 4 23 8 2 7,5 9 1 8,75 8 2 7,5 78 33 69,75 333,058 6 31 3283

32 SUDENUR BOZKURT 10D A 18 5 16,75 9 1 8,75 5 3 4,25 2 3 1,25 5 0 5 17 7 15,25 5 3 4,25 8 1 7,75 9 1 8,75 78 24 72 328,983 4 32 3572

33 RABİN SEVAL 10B A 16 6 14,5 9 1 8,75 1 6 -0,5 3 2 2,5 4 1 3,75 20 6 18,5 7 2 6,5 8 1 7,75 8 2 7,5 76 27 69,25 327,643 10 33 3661

34 NİSANUR ÇULCU 10B B 18 3 17,25 5 5 3,75 6 3 5,25 4 1 3,75 5 0 5 17 10 14,5 5 4 4 9 1 8,75 9 1 8,75 78 28 71 325,568 11 34 3805

35 EMİNE DEMİRBÜKEN 10E B 16 5 14,75 8 2 7,5 8 2 7,5 4 1 3,75 4 1 3,75 18 6 16,5 4 5 2,75 7 3 6,25 8 2 7,5 77 27 70,25 325,518 7 35 3808

36 ARDA UYSAL 10D A 12 6 10,5 10 0 10 6 4 5 4 1 3,75 4 1 3,75 20 5 18,75 5 3 4,25 9 1 8,75 7 3 6,25 77 24 71 324,305 5 36 3885

37 RAHİME ÖZTOSUN 10F B 15 9 12,75 9 1 8,75 8 2 7,5 3 2 2,5 5 0 5 18 4 17 6 2 5,5 6 1 5,75 7 3 6,25 77 24 71 324,238 7 37 3888

38 MERYEM KOŞAR 10A B 11 3 10,25 7 3 6,25 2 0 2 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19 8 1 7,75 10 0 10 9 1 8,75 75 14 71,5 324,203 5 38 3892

39 HAVİN AY 10B B 21 4 20 5 2 4,5 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 17 9 14,75 7 2 6,5 9 1 8,75 8 2 7,5 73 25 66,75 322,65 12 39 4007

10. SINIFLAR 22.01.2021 BİLGİ SARMALI 
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN K. MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TOPLAM DERECELER



40 ENES Ö FIRAT 10F B 20 5 18,75 10 0 10 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5 13 8 11 8 0 8 6 2 5,5 8 2 7,5 78 21 72,75 322,398 8 40 4031

41 RAVZANUR SARISALTIK 10E A 14 2 13,5 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5 3 2 2,5 17 9 14,75 8 2 7,5 7 3 6,25 6 4 5 78 24 72 321,19 8 41 4107

42 TÜLİN ALTUNPAK 10E B 19 7 17,25 8 2 7,5 5 2 4,5 1 0 1 2 0 2 19 9 16,75 4 5 2,75 8 1 7,75 6 3 5,25 72 29 64,75 319,788 9 42 4219

43 CENGİZ EBRET 10A A 12 6 10,5 7 2 6,5 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 9 0 9 6 1 5,75 10 0 10 75 21 69,75 317,695 6 43 4384

44 ZELİHA ÖNLER 10B A 21 8 19 8 2 7,5 4 5 2,75 3 2 2,5 5 0 5 15 11 12,25 6 3 5,25 8 2 7,5 7 3 6,25 77 36 68 316,743 13 44 4462

45 IRMAK YILDIZ 10A A 22 5 20,75 7 3 6,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,5 12 9 9,75 6 3 5,25 9 1 8,75 8 2 7,5 77 29 69,75 316,41 7 45 4478

46 ZİYADİN İSTEMİ 10E B 12 4 11 9 0 9 7 1 6,75 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,5 5 4 4 8 2 7,5 7 1 6,75 72 16 68 315,498 10 46 4542

47 MERVAN ÖZYIKILMAZ 10C A 14 3 13,25 7 2 6,5 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 10 15,5 7 2 6,5 8 1 7,75 8 2 7,5 75 27 68,25 314,245 4 47 4630

48 AYŞE NUR SİRİ 10D B 16 4 15 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5 19 5 17,75 7 3 6,25 7 0 7 8 2 7,5 68 19 63,25 313,86 6 48 4661

49 GAZAL FİDAN 10F B 12 2 11,5 6 1 5,75 2 2 1,5 2 2 1,5 4 0 4 19 6 17,5 8 2 7,5 8 1 7,75 10 0 10 71 16 67 313,063 9 49 4725

50 ROHAT AKSOY 10F A 12 6 10,5 9 1 8,75 2 5 0,75 4 1 3,75 5 0 5 18 2 17,5 7 2 6,5 7 1 6,75 8 2 7,5 72 20 67 311,848 10 50 4828

51 TUBA MENBALLI JK 10E A 19 6 17,5 4 2 3,5 3 5 1,75 5 0 5 3 2 2,5 17 5 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 2 7,5 67 24 61 309,533 11 51 5032

52 RABİA BİLAL 10C A 15 2 14,5 8 2 7,5 2 2 1,5 3 1 2,75 4 1 3,75 17 5 15,75 6 3 5,25 6 2 5,5 8 2 7,5 69 20 64 309,125 5 52 5072

53 MERVE KORKMAZOGLU 10B A 14 3 13,25 7 2 6,5 5 2 4,5 0 0 0 3 1 2,75 18 7 16,25 6 4 5 8 1 7,75 9 1 8,75 70 21 64,75 308,97 14 53 5086

54 NUJEN BİLAL 10D B 12 5 10,75 8 2 7,5 6 4 5 5 0 5 3 2 2,5 18 4 17 6 2 5,5 5 2 4,5 8 2 7,5 71 23 65,25 307,793 7 54 5187

55 FIGEN EŞDUR 10C A 14 5 12,75 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,5 5 0 5 18 7 16,25 5 4 4 8 2 7,5 7 3 6,25 72 31 64,25 307,578 6 55 5207

56 HELİN GÜMÜŞTAŞ 10E A 11 2 10,5 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 20 5 18,75 4 2 3,5 9 0 9 9 1 8,75 69 24 63 306,805 12 56 5273

57 HAKKI DURDU 10A A 20 5 18,75 10 0 10 4 2 3,5 3 2 2,5 5 0 5 11 8 9 7 2 6,5 9 1 8,75 5 5 3,75 74 25 67,75 306,298 8 57 5323

58 DENİZ YILDIRIM 10A A 20 8 18 7 3 6,25 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,5 15 10 12,5 7 2 6,5 5 1 4,75 8 2 7,5 72 36 63 304,743 9 58 5479

59 MUHAMMED ASLAN 10A A 15 5 13,75 6 2 5,5 3 0 3 4 1 3,75 4 0 4 16 10 13,5 6 2 5,5 8 2 7,5 8 2 7,5 70 24 64 300,643 10 59 5853

60 NUREVŞAN BALIKCI 10F B 8 5 6,75 9 0 9 5 4 4 3 2 2,5 1 0 1 19 4 18 8 0 8 8 0 8 8 2 7,5 69 17 64,75 300,193 11 60 5901

61 AYSUN YÜKSEKKAYA 10D B 10 7 8,25 6 2 5,5 4 2 3,5 1 3 0,25 3 2 2,5 22 5 20,75 5 4 4 6 2 5,5 9 1 8,75 66 28 59 299,938 8 61 5927

62 DİLBER BEYAZKUŞ 10D B 17 4 16 5 5 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 19 9 16,75 5 5 3,75 4 3 3,25 6 4 5 66 39 56,25 299,723 9 62 5941

63 MERYEM ÇİFTEL 10D A 16 7 14,25 7 3 6,25 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5 12 9 9,75 6 3 5,25 7 2 6,5 8 2 7,5 74 28 67 297,498 10 63 6150

64 ELA ÜLDEZ 10C B 12 10 9,5 7 3 6,25 6 1 5,75 3 2 2,5 5 0 5 17 11 14,25 7 3 6,25 8 2 7,5 9 1 8,75 74 33 65,75 297,378 7 64 6163

65 MEHMET YILDIZLI 10E A 20 8 18 8 2 7,5 8 2 7,5 2 3 1,25 5 0 5 12 13 8,75 6 4 5 7 3 6,25 6 4 5 74 39 64,25 297,055 13 65 6199

66 10B B 17 3 16,25 8 1 7,75 6 1 5,75 2 0 2 4 1 3,75 14 6 12,5 4 3 3,25 6 2 5,5 5 5 3,75 66 22 60,5 296,958 15 66 6206

67 MERVE ÇATALCA 10A B 19 7 17,25 6 3 5,25 0 3 -0,75 4 0 4 5 0 5 15 7 13,25 4 5 2,75 4 5 2,75 9 0 9 66 30 58,5 296,535 11 67 6240

68 ELİF İMİR 10F B 17 7 15,25 6 3 5,25 1 0 1 3 2 2,5 3 2 2,5 15 10 12,5 8 2 7,5 7 1 6,75 8 2 7,5 68 29 60,75 293,665 12 68 6510

69 MEHMET DEMİRKAPI 10F A 12 4 11 9 1 8,75 8 2 7,5 2 3 1,25 4 0 4 19 9 16,75 6 2 5,5 2 1 1,75 2 3 1,25 64 25 57,75 293,248 13 69 6552

70 ÜMİT BALTACI 10E A 14 8 12 8 2 7,5 6 3 5,25 3 2 2,5 4 1 3,75 15 11 12,25 5 5 3,75 9 0 9 8 2 7,5 72 34 63,5 292,385 14 70 6644

71 FATİME BOZTEPE 10C A 15 0 15 8 2 7,5 2 4 1 2 1 1,75 5 0 5 11 6 9,5 7 1 6,75 8 0 8 10 0 10 68 14 64,5 291,933 8 71 6698

72 HİLAL KANTELE 10C B 17 5 15,75 7 3 6,25 5 4 4 3 2 2,5 4 1 3,75 14 12 11 8 0 8 5 2 4,5 6 4 5 69 33 60,75 291,173 9 72 6774

73 ÜMRAN GÜÇ 10B A 18 10 15,5 9 1 8,75 4 6 2,5 3 2 2,5 4 1 3,75 13 10 10,5 4 5 2,75 8 1 7,75 8 2 7,5 71 38 61,5 290,72 16 73 6824

74 BERAT CAN İREVİL 10D B 8 3 7,25 6 3 5,25 3 4 2 2 0 2 5 0 5 20 10 17,5 4 4 3 9 0 9 9 1 8,75 66 25 59,75 289,605 11 74 6943

75 ZEYNEP  ARABAYIR 10E B 17 6 15,5 8 2 7,5 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,5 13 11 10,25 6 2 5,5 8 1 7,75 8 2 7,5 70 34 61,5 289,475 15 75 6959

76 ÖZGÜR KOÇAL 10F A 11 6 9,5 7 1 6,75 5 3 4,25 2 3 1,25 5 0 5 19 6 17,5 2 4 1 6 4 5 7 3 6,25 64 30 56,5 288,923 14 76 7008

77 ELİF GÖKTEPE 10C A 8 2 7,5 6 0 6 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5 16 2 15,5 9 1 8,75 8 2 7,5 8 1 7,75 64 10 61,5 287,47 10 77 7126

78 MERVE YOLDAŞ 10F B 17 3 16,25 4 4 3 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5 12 9 9,75 6 1 5,75 9 0 9 7 3 6,25 66 22 60,5 287,395 15 78 7136

79 SULTAN ÇİÇEK 10E A 12 2 11,5 8 0 8 3 3 2,25 2 1 1,75 4 0 4 15 7 13,25 5 2 4,5 7 0 7 8 1 7,75 64 16 60 286,94 16 79 7179

80 SÜMEYYE AYGÜN 10C B 17 10 14,5 3 6 1,5 3 4 2 5 0 5 1 2 0,5 19 10 16,5 1 7 -0,75 7 3 6,25 6 4 5 62 46 50,5 283,875 11 80 7502

81 ARDIL ÖZTÜRK 10D B 10 4 9 7 1 6,75 5 3 4,25 3 2 2,5 3 1 2,75 17 7 15,25 5 2 4,5 7 1 6,75 7 3 6,25 64 24 58 283,598 12 81 7537

82 YUSUF BOZTEPE 10D B 13 7 11,25 7 3 6,25 4 6 2,5 2 0 2 4 1 3,75 16 6 14,5 5 4 4 5 1 4,75 8 2 7,5 64 30 56,5 283,115 13 82 7591

83 MÜCAHİT YAVUZASLAN 10C A 8 5 6,75 7 3 6,25 8 2 7,5 2 3 1,25 4 1 3,75 18 9 15,75 7 3 6,25 6 3 5,25 7 3 6,25 67 32 59 282,478 12 83 7668

84 AHME  AYTAR 10E A 13 5 11,75 6 3 5,25 0 0 0 4 0 4 5 0 5 18 4 17 0 1 -0,25 5 0 5 4 1 3,75 55 14 51,5 282,148 17 84 7705



85 HİLAL NUR İLENGİZ 10D A 16 7 14,25 6 3 5,25 3 5 1,75 4 1 3,75 5 0 5 14 11 11,25 6 3 5,25 5 2 4,5 7 3 6,25 66 35 57,25 281,585 14 85 7765

86 ESMA KOYUNCU 10D B 11 8 9 7 2 6,5 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5 14 8 12 6 3 5,25 5 2 4,5 9 1 8,75 68 28 61 280,435 15 86 7893

87 BAVER BİLAL 10B B 18 8 16 7 3 6,25 4 6 2,5 3 2 2,5 5 0 5 12 12 9 4 6 2,5 8 2 7,5 7 3 6,25 68 42 57,5 279,193 17 87 8042

88 ALİ YILDIZLI 10A A 17 2 16,5 9 1 8,75 8 0 8 3 2 2,5 5 0 5 8 12 5 4 2 3,5 7 1 6,75 7 3 6,25 68 23 62,25 278,785 12 88 8091

89 İMHAN KILIÇ 10C B 15 6 13,5 10 0 10 0 0 0 2 3 1,25 4 1 3,75 15 13 11,75 6 3 5,25 4 0 4 6 4 5 62 30 54,5 275,925 13 89 8442

90 HAVVA AKDEMİR 10A B 14 2 13,5 5 0 5 0 1 -0,25 3 2 2,5 3 1 2,75 14 4 13 3 3 2,25 8 1 7,75 7 2 6,5 57 16 53 275,9 13 90 8446

91 ZUHAL GÜLEL 10B B 17 4 16 4 0 4 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 13 7 11,25 5 5 3,75 5 3 4,25 7 1 6,75 59 25 52,75 275,815 18 91 8457

92 HELİN ALTUNDAL 10C A 15 7 13,25 4 5 2,75 8 2 7,5 2 3 1,25 4 1 3,75 13 11 10,25 5 3 4,25 9 1 8,75 6 4 5 66 37 56,75 275,175 14 92 8545

93 ZEYNEP ÖZEYRANOĞLU 10A B 17 9 14,75 6 3 5,25 1 0 1 3 2 2,5 4 1 3,75 14 10 11,5 3 5 1,75 7 3 6,25 7 3 6,25 62 36 53 274,58 14 93 8628

94 LEYA ASAL 10F A 13 3 12,25 7 2 6,5 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5 13 10 10,5 5 2 4,5 8 0 8 8 2 7,5 63 25 56,75 273,448 16 94 8761

95 SAİT YAŞARTI 10D A 15 4 14 8 1 7,75 3 4 2 2 2 1,5 2 1 1,75 11 12 8 9 1 8,75 8 2 7,5 8 2 7,5 66 29 58,75 273,413 16 95 8768

96 AYŞEGÜL BURHANKULU 10C A 13 5 11,75 7 2 6,5 3 6 1,5 2 2 1,5 5 0 5 15 12 12 5 4 4 6 4 5 8 2 7,5 64 37 54,75 273,133 15 96 8804

97 MERYEM YELGİN 10E B 12 7 10,25 7 3 6,25 1 0 1 4 1 3,75 5 0 5 16 8 14 4 2 3,5 7 3 6,25 3 3 2,25 59 27 52,25 271,313 18 97 9053

98 FATOŞ İLGEN 10E B 18 5 16,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,5 9 8 7 0 5 -1,25 7 3 6,25 6 4 5 63 32 55 270,803 19 98 9118

99 AMİNE ARSLAN 10A A 16 7 14,25 3 6 1,5 3 4 2 2 2 1,5 4 1 3,75 13 5 11,75 6 3 5,25 6 4 5 7 2 6,5 60 34 51,5 270,583 15 99 9150

100 AYŞE AÇIKALIN 10A A 13 5 11,75 4 0 4 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5 15 7 13,25 2 4 1 6 1 5,75 5 5 3,75 57 24 51 269,86 16 100 9244

101 DİYAR GEÇGEL 10F B 15 5 13,75 8 2 7,5 4 6 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 10 9 7,75 7 2 6,5 7 2 6,5 8 2 7,5 65 32 57 269,045 17 101 9346

102 BERAT SAVAŞ 10C A 17 8 15 9 1 8,75 2 7 0,25 3 2 2,5 3 2 2,5 11 4 10 5 3 4,25 5 1 4,75 5 5 3,75 60 33 51,75 268,373 16 102 9433

103 ENVER SIMAKLI 10D B 9 4 8 7 2 6,5 4 3 3,25 3 1 2,75 4 1 3,75 16 10 13,5 6 4 5 3 2 2,5 9 1 8,75 61 28 54 268,148 17 103 9466

104 DİNAR BOYNUKARA 10A B 11 7 9,25 4 3 3,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5 13 7 11,25 7 2 6,5 6 1 5,75 9 1 8,75 62 23 56,25 268,145 17 104 9467

105 ZEYNEP IŞIKGÖZ 10B A 14 7 12,25 0 0 0 0 0 0 4 1 3,75 5 0 5 14 7 12,25 2 0 2 8 1 7,75 9 1 8,75 56 17 51,75 268,09 19 105 9471

106 ÖZLEM TAŞÇI 10C A 7 2 6,5 7 3 6,25 8 2 7,5 3 1 2,75 5 0 5 14 10 11,5 5 2 4,5 7 1 6,75 8 2 7,5 64 23 58,25 267,883 17 106 9493

107 YUSUF KUYANAY 10D B 14 6 12,5 3 7 1,25 1 2 0,5 5 0 5 3 2 2,5 18 9 15,75 1 5 -0,25 7 1 6,75 3 5 1,75 55 37 45,75 267,83 18 107 9498

108 SERPİL CANLIIŞIK 10D A 11 11 8,25 3 2 2,5 3 3 2,25 4 1 3,75 5 0 5 14 7 12,25 6 2 5,5 8 2 7,5 9 1 8,75 63 29 55,75 267,753 19 108 9513

109 ABDÜSSELAM AKGÜN 10B A 13 3 12,25 9 1 8,75 6 3 5,25 3 2 2,5 4 1 3,75 8 10 5,5 5 3 4,25 9 1 8,75 10 0 10 67 24 61 267,523 20 109 9540

110 FATMA NUR ÇINAR 10A A 14 2 13,5 0 0 0 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,5 14 9 11,75 6 2 5,5 8 1 7,75 9 1 8,75 56 19 51,25 267,498 18 110 9545

111 ZEHRA ÇETİNKAPLAN 10D A 21 9 18,75 7 3 6,25 4 5 2,75 3 2 2,5 4 1 3,75 8 13 4,75 5 1 4,75 6 3 5,25 7 3 6,25 65 40 55 267,253 20 111 9579

112 TURAN KÜRKÇÜ 10D B 20 4 19 7 3 6,25 3 6 1,5 3 2 2,5 5 0 5 10 16 6 5 4 4 3 4 2 7 3 6,25 63 42 52,5 266,793 21 112 9650

113 ADİLE KÖRKUYU 10D A 10 2 9,5 9 1 8,75 6 3 5,25 2 3 1,25 5 0 5 13 9 10,75 4 3 3,25 8 1 7,75 5 4 4 62 26 55,5 266,753 22 113 9658

114 MEDİNE SÜRÜCÜ 10C A 15 6 13,5 6 4 5 5 3 4,25 2 1 1,75 5 0 5 10 8 8 7 3 6,25 7 3 6,25 6 4 5 63 32 55 265,54 18 114 9828

115 MERVE SAFA ÇETİN 10A A 12 5 10,75 2 1 1,75 6 2 5,5 2 1 1,75 3 2 2,5 15 12 12 5 3 4,25 6 1 5,75 8 2 7,5 59 29 51,75 264,453 19 115 9969

116 BİLGE YENİKÖY 10F A 17 7 15,25 3 4 2 1 0 1 2 0 2 0 1 -0,25 15 10 12,5 4 4 3 4 4 3 8 2 7,5 54 32 46 263,668 18 116 10073

117 ASLI DURANKUŞ 10E B 15 4 14 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,5 3 2 2,5 13 13 9,75 6 2 5,5 7 2 6,5 7 3 6,25 58 30 50,5 261,86 20 117 10338

118 PELİN SU DEMİROĞLU 10C A 12 0 12 0 0 0 0 0 0 2 2 1,5 4 0 4 14 3 13,25 2 1 1,75 8 0 8 7 1 6,75 49 7 47,25 261,213 19 118 10432

119 RUKİYE ALTUNDAL 10A B 16 4 15 4 0 4 2 3 1,25 3 2 2,5 3 1 2,75 13 9 10,75 4 2 3,5 3 1 2,75 5 3 4,25 53 25 46,75 260,268 20 119 10577

120 KADİR ÇELİK 10C B 12 9 9,75 8 2 7,5 4 6 2,5 4 1 3,75 4 1 3,75 12 10 9,5 9 1 8,75 3 4 2 7 3 6,25 63 37 53,75 259,533 20 120 10678

121 MERVE ŞEKER 10F B 14 5 12,75 1 3 0,25 0 0 0 3 0 3 2 1 1,75 14 7 12,25 5 3 4,25 6 1 5,75 7 2 6,5 52 22 46,5 258,27 19 121 10829

122 NURPEL KAYA 10E A 16 6 14,5 4 6 2,5 0 3 -0,75 3 2 2,5 4 1 3,75 14 9 11,75 3 5 1,75 4 3 3,25 6 4 5 54 39 44,25 256,868 21 122 11065

123 MERT ÇİFTEL 10C A 9 5 7,75 0 0 0 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 4 0 19 8 17 7 2 6,5 6 3 5,25 6 3 5,25 51 27 44,25 256,738 21 123 11086

124 RÜMEYSA TEKTAŞ 10D B 12 11 9,25 7 3 6,25 3 6 1,5 2 3 1,25 3 1 2,75 14 7 12,25 4 5 2,75 6 2 5,5 8 2 7,5 59 40 49 256,518 23 124 11119

125 ELİF ARPACIK 10F B 16 4 15 6 4 5 2 6 0,5 3 2 2,5 4 1 3,75 9 11 6,25 4 3 3,25 7 2 6,5 9 1 8,75 60 34 51,5 255,908 20 125 11214

126 BEYZA  ÖNCEL 10C A 15 3 14,25 9 1 8,75 0 9 -2,25 3 2 2,5 5 0 5 11 11 8,25 4 3 3,25 3 1 2,75 7 3 6,25 57 33 48,75 255,438 22 126 11273

127 DİLAN KAYA 10D B 11 7 9,25 6 4 5 2 4 1 3 2 2,5 5 0 5 11 7 9,25 6 2 5,5 8 1 7,75 8 2 7,5 60 29 52,75 254,923 24 127 11348

128 NİSA TINIĞ 10A B 16 11 13,25 3 7 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 12 11 3 4 2 4 4 3 7 3 6,25 57 46 45,5 254,55 21 128 11402

129 NESLİHAN KILIÇ 10F A 11 7 9,25 6 1 5,75 5 5 3,75 2 2 1,5 5 0 5 12 10 9,5 6 2 5,5 7 2 6,5 6 4 5 60 33 51,75 254,218 21 129 11452



130 LEYLA BUZLUDAĞ 10C A 13 5 11,75 6 3 5,25 5 2 4,5 3 2 2,5 4 1 3,75 13 10 10,5 5 4 4 3 3 2,25 4 6 2,5 56 36 47 253,685 23 130 11531

131 ARDA AYDAR 10E B 12 6 10,5 5 4 4 2 3 1,25 3 0 3 4 1 3,75 12 10 9,5 7 2 6,5 5 3 4,25 8 2 7,5 58 31 50,25 253,358 22 131 11585

132 İREM KÜRKÇÜ 10C A 15 8 13 5 4 4 2 6 0,5 2 3 1,25 5 0 5 14 11 11,25 4 5 2,75 5 3 4,25 4 6 2,5 56 46 44,5 252,948 24 132 11646

133 NEZİRE CETİNER 10E B 15 6 13,5 6 2 5,5 0 0 0 3 2 2,5 4 1 3,75 10 12 7 8 2 7,5 6 1 5,75 6 4 5 58 30 50,5 252,878 23 133 11658

134 BERFİN BURAKMAK 10E A 10 5 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5 15 11 12,25 5 5 3,75 8 2 7,5 8 2 7,5 55 28 48 252,773 24 134 11677

135 HALİT ALHAS 10E B 22 8 20 5 5 3,75 4 6 2,5 3 2 2,5 5 0 5 9 13 5,75 2 0 2 2 6 0,5 4 6 2,5 56 46 44,5 252,398 25 135 11723

136 MERVENUR EVERMAN 10B B 9 5 7,75 7 3 6,25 5 4 4 4 0 4 4 1 3,75 12 12 9 4 5 2,75 8 0 8 8 2 7,5 61 32 53 252,105 21 136 11763

137 HÜSEYİN CİNCİ 10A B 16 10 13,5 6 2 5,5 6 4 5 3 2 2,5 3 2 2,5 12 14 8,5 6 3 5,25 4 4 3 3 7 1,25 59 48 47 251,385 22 137 11870

138 İSMAİL UÇAR 10C B 9 9 6,75 7 3 6,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,5 15 8 13 6 3 5,25 5 4 4 6 4 5 57 37 47,75 251,12 25 138 11910

139 HİLAL KARACADAĞ 10D B 5 1 4,75 4 0 4 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3 18 7 16,25 3 1 2,75 5 0 5 5 1 4,75 48 12 45 250,82 25 139 11950

140 CEREN YORGUN 10A A 18 10 15,5 0 0 0 1 8 -1 4 1 3,75 5 0 5 12 13 8,75 4 5 2,75 6 1 5,75 5 4 4 55 42 44,5 250,328 23 140 12024

141 MELİKE ÇALAN 10F A 18 2 17,5 6 4 5 5 4 4 2 3 1,25 5 0 5 7 9 4,75 4 4 3 3 3 2,25 6 4 5 56 33 47,75 250,29 22 141 12032

142 FATİME BEYAZKUŞ 10A B 11 7 9,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4 4 0 4 15 6 13,5 3 3 2,25 5 1 4,75 5 4 4 50 25 43,75 249,798 24 142 12104

143 RENGİN KAMA 10F A 14 4 13 4 5 2,75 3 2 2,5 2 2 1,5 5 0 5 11 13 7,75 6 2 5,5 4 3 3,25 7 3 6,25 56 34 47,5 248,208 23 143 12353

144 FUAT CANPOLAT 10A A 15 3 14,25 4 5 2,75 4 3 3,25 3 2 2,5 4 1 3,75 11 7 9,25 4 6 2,5 5 4 4 3 7 1,25 53 38 43,5 247,948 25 144 12395

145 ALEYNA BOZKURT 10C B 14 9 11,75 7 2 6,5 2 2 1,5 4 1 3,75 3 2 2,5 13 8 11 1 6 -0,5 3 2 2,5 5 5 3,75 52 37 42,75 246,605 26 145 12587

146 MELEK ÖZTÜRK 10F B 10 3 9,25 8 0 8 5 1 4,75 2 1 1,75 4 0 4 10 7 8,25 2 4 1 6 1 5,75 7 3 6,25 54 20 49 245,48 24 146 12785

147 HALİME ŞEN 10D A 13 7 11,25 0 0 0 0 0 0 3 2 2,5 5 0 5 16 7 14,25 2 6 0,5 3 4 2 4 6 2,5 46 32 38 244,94 26 147 12865

148 SAMET AYATA 10B A 12 3 11,25 4 4 3 5 2 4,5 2 1 1,75 3 0 3 9 12 6 7 2 6,5 7 1 6,75 8 2 7,5 57 27 50,25 244,32 22 148 12984

149 KENAN ALTUNDAL 10E B 6 2 5,5 0 0 0 3 2 2,5 2 1 1,75 3 2 2,5 21 6 19,5 0 1 -0,25 1 0 1 4 2 3,5 40 16 36 244,073 26 149 13025

150 KADİR SONKUR 10B B 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4 1 1 0,75 4 0 4 15 10 12,5 7 2 6,5 10 0 10 8 2 7,5 55 17 50,75 243,893 23 150 13067

151 RABİA KARAVAR 10B A 15 7 13,25 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 2 2,5 4 1 3,75 10 10 7,5 5 4 4 6 2 5,5 8 2 7,5 54 36 45 242,273 24 151 13338

152 İLAYDA BEGAN 10B B 12 9 9,75 5 1 4,75 2 2 1,5 4 0 4 3 2 2,5 9 8 7 4 3 3,25 8 2 7,5 9 1 8,75 56 28 49 241,668 25 152 13439

153 ARMANÇ BALPETEK 10E B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 22 7 3 6,25 6 2 5,5 5 4 4 41 13 37,75 241,473 27 153 13473

154 EFSUN TATLI 10A A 10 5 8,75 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0,5 16 7 14,25 4 5 2,75 5 4 4 6 3 5,25 46 30 38,5 239,505 26 154 13814

155 MEHMET DUYMAZ 10D B 19 11 16,25 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,5 4 1 3,75 4 11 1,25 4 0 4 4 1 3,75 8 2 7,5 58 36 49 239,313 27 155 13847

156 ESMA NUR ÇELİK 10E A 12 10 9,5 10 0 10 2 8 0 2 3 1,25 4 1 3,75 12 16 8 5 5 3,75 3 2 2,5 7 3 6,25 57 48 45 236,81 28 156 14299

157 BARİN HERE 10 A 12 5 10,75 0 0 0 0 0 0 4 1 3,75 5 0 5 12 8 10 4 2 3,5 5 3 4,25 5 5 3,75 47 24 41 236,808 1 157 14301

158 MUHAMMED ÇETİN 10F A 13 3 12,25 4 4 3 2 7 0,25 0 0 0 4 1 3,75 11 5 9,75 3 2 2,5 4 3 3,25 6 4 5 47 29 39,75 236,658 25 158 14334

159 HALİL BAĞIŞKONDU 10E B 9 12 6 7 3 6,25 3 5 1,75 2 2 1,5 4 1 3,75 15 8 13 1 5 -0,25 3 4 2 7 2 6,5 51 42 40,5 235,193 29 159 14579

160 MİZGIN CİRİT 10A A 19 8 17 8 2 7,5 2 8 0 3 2 2,5 3 1 2,75 7 12 4 2 5 0,75 4 6 2,5 6 4 5 54 48 42 235,163 27 160 14586

161 HURİYE ŞEKER 10D A 11 4 10 4 6 2,5 1 4 0 2 3 1,25 4 1 3,75 14 10 11,5 4 4 3 2 1 1,75 6 4 5 48 37 38,75 235,108 28 161 14599

162 İREM YOLAÇAN 10B A 14 6 12,5 2 4 1 1 2 0,5 3 1 2,75 5 0 5 11 9 8,75 1 4 0 4 1 3,75 6 1 5,75 47 28 40 235,058 26 162 14607

163 HİLAL AKÇİÇEK 10C A 11 5 9,75 7 1 6,75 0 6 -1,5 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,5 3 4 2 2 3 1,25 7 3 6,25 49 30 41,5 234,743 27 163 14673

164 FATMA NUR ÖZKAYA 10B A 13 7 11,25 10 0 10 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5 6 4 5 4 4 3 1 2 0,5 7 3 6,25 53 28 46 234,425 27 164 14737

165 FATİH MEHMET BOZ 10A B 18 11 15,25 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,5 6 15 2,25 3 7 1,25 5 5 3,75 7 3 6,25 58 52 45 232,333 28 165 15110

166 MUHAMMED AÇOĞLU 10C B 13 10 10,5 8 2 7,5 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5 7 13 3,75 6 0 6 1 1 0,75 6 2 5,5 54 32 46 228,785 28 166 15733

167 HELİN YAVUZ 10A B 15 6 13,5 2 7 0,25 0 10 -2,5 5 0 5 2 3 1,25 9 10 6,5 5 4 4 6 0 6 6 4 5 50 44 39 227,44 29 167 15977

168 ZÜLFİKAR GÜVEN 10D B 13 7 11,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3 12 10 9,5 2 4 1 0 1 -0,25 3 0 3 42 25 35,75 226,635 29 168 16116

169 NUREKBER KOCAMAN 10B B 14 7 12,25 7 3 6,25 2 4 1 4 1 3,75 3 2 2,5 8 11 5,25 1 5 -0,25 5 3 4,25 6 4 5 50 40 40 224,52 28 169 16534

170 SEZAİ TURAN 10B B 17 5 15,75 5 3 4,25 2 6 0,5 2 3 1,25 5 0 5 8 16 4 3 4 2 0 1 -0,25 6 3 5,25 48 41 37,75 223,718 29 170 16677

171 BERFİN BİRANGER 10D B 8 7 6,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 4 3 3,25 4 4 3 4 3 3,25 45 32 37 222,925 30 171 16823

172 CEVHER ARHAT AKİZ 10C A 13 17 8,75 8 1 7,75 1 4 0 4 1 3,75 3 0 3 5 7 3,25 7 2 6,5 5 3 4,25 8 2 7,5 54 37 44,75 219,903 29 172 17380

173 NUSRET AYDIN 10A B 12 6 10,5 5 3 4,25 3 5 1,75 2 2 1,5 4 1 3,75 12 6 10,5 0 4 -1 0 0 0 0 0 0 38 27 31,25 219,245 30 173 17517

174 BÜŞRA LALE LALE 10F A 10 10 7,5 2 5 0,75 2 2 1,5 3 2 2,5 4 0 4 11 11 8,25 5 5 3,75 6 0 6 4 4 3 47 39 37,25 216,76 26 174 17994

175 BERFİN KARAOĞLU 10A A 18 11 15,25 6 4 5 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,5 5 11 2,25 0 2 -0,5 3 2 2,5 7 3 6,25 47 39 37,25 216,318 31 175 18062

176 MEDİNE YILDIRIM 10D B 12 11 9,25 3 5 1,75 6 4 5 4 1 3,75 4 1 3,75 7 11 4,25 7 2 6,5 3 2 2,5 5 5 3,75 51 42 40,5 215,778 31 176 18181

177 BERFİN GÜLEL 10F A 17 9 14,75 5 5 3,75 2 7 0,25 3 2 2,5 3 2 2,5 7 19 2,25 5 5 3,75 3 6 1,5 7 3 6,25 52 58 37,5 215,2 27 177 18289

178 EVREZ GÜN 10B A 15 5 13,75 5 2 4,5 2 2 1,5 4 0 4 5 0 5 6 15 2,25 2 5 0,75 3 2 2,5 5 5 3,75 47 36 38 215,055 30 178 18316

179 FİGEN ENDEZ 10C B 11 5 9,75 3 4 2 1 2 0,5 2 1 1,75 5 0 5 10 8 8 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 3 5,25 40 25 33,75 214,345 30 179 18453



180 ELİF ODABAŞI 10F B 10 3 9,25 4 1 3,75 0 0 0 5 0 5 4 0 4 9 4 8 0 3 -0,75 1 0 1 4 3 3,25 37 14 33,5 213,393 28 180 18657

181 MUHAMMED AYMELEK 10C B 12 4 11 4 6 2,5 1 6 -0,5 4 1 3,75 3 2 2,5 9 17 4,75 5 4 4 4 5 2,75 7 3 6,25 49 48 37 213,308 31 181 18675

182 SEBİHA AYTAR 10B B 13 8 11 1 0 1 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5 8 11 5,25 2 2 1,5 4 2 3,5 8 2 7,5 43 27 36,25 213,243 31 182 18694

183 TUNCAY KANMAZ 10F A 12 12 9 8 2 7,5 1 9 -1,25 4 0 4 2 2 1,5 8 15 4,25 5 3 4,25 5 4 4 7 3 6,25 52 50 39,5 212,788 29 183 18791

184 ŞEYMA ŞENATEŞ 10A A 9 7 7,25 3 0 3 0 2 -0,5 3 2 2,5 1 4 0 11 7 9,25 2 5 0,75 8 2 7,5 5 5 3,75 42 34 33,5 211,25 32 184 19147

185 SELİN KIRAN 10E B 8 4 7 3 6 1,5 4 4 3 3 2 2,5 2 2 1,5 10 11 7,25 5 2 4,5 4 4 3 7 3 6,25 46 38 36,5 211,04 30 185 19200

186 AHMET KIZILKEÇİ 10F A 7 1 6,75 4 1 3,75 0 0 0 3 2 2,5 2 1 1,75 10 11 7,25 6 2 5,5 4 2 3,5 4 0 4 40 20 35 207,455 30 186 19973

187 MELİS KOÇKUZU 10F B 8 7 6,25 9 1 8,75 3 5 1,75 3 2 2,5 4 1 3,75 7 9 4,75 3 3 2,25 4 2 3,5 6 4 5 47 34 38,5 207,113 31 187 20062

188 SEMA BALKIR 10F A 13 5 11,75 6 3 5,25 8 2 7,5 3 1 2,75 5 0 5 2 9 -0,25 4 6 2,5 0 0 0 5 5 3,75 46 31 38,25 204,368 32 188 20660

189 MERVE AL* 10D B 13 5 11,75 3 5 1,75 4 6 2,5 2 3 1,25 4 1 3,75 6 9 3,75 2 4 1 1 1 0,75 7 3 6,25 42 37 32,75 203,825 32 189 20767

190 AAENES ORTAKAYA 10E A 17 5 15,75 6 2 5,5 4 3 3,25 5 0 5 3 1 2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 11 32,25 201,718 31 190 21237

191 İSHAK YAŞAR 10A A 12 10 9,5 5 4 4 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 11 2,25 2 3 1,25 4 2 3,5 8 2 7,5 45 39 35,25 199,375 33 191 21762

192 AYŞE ARPACIK 10F B 9 8 7 7 3 6,25 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 12 3 7 1 6,75 4 1 3,75 5 5 3,75 46 37 36,75 199,198 33 192 21802

193 HÜMEYRA KUŞ 10C B 9 5 7,75 5 3 4,25 4 5 2,75 3 0 3 4 0 4 4 9 1,75 4 4 3 2 2 1,5 7 2 6,5 42 30 34,5 192,94 32 193 23303

194 ÖZGE STKN 10E A 13 9 10,75 5 4 4 1 1 0,75 3 2 2,5 3 2 2,5 4 11 1,25 0 2 -0,5 4 0 4 7 3 6,25 40 34 31,5 191,523 32 194 23682

195 ÖZKAN GÜMÜŞTAŞ 10F A 11 14 7,5 4 6 2,5 5 5 3,75 3 1 2,75 3 2 2,5 7 11 4,25 4 3 3,25 0 0 0 5 5 3,75 42 47 30,25 191,313 34 195 23739

196 LORİNDA KARATAŞ 10A B 14 6 12,5 3 5 1,75 0 6 -1,5 2 3 1,25 5 0 5 4 7 2,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 5 2,75 35 36 26 187,215 34 196 24734

197 TALHA ÖNCÜL 10C A 8 10 5,5 7 3 6,25 1 2 0,5 2 1 1,75 3 1 2,75 5 6 3,5 3 5 1,75 2 0 2 8 2 7,5 39 30 31,5 186,873 33 197 24826

198 SELMAN KARAASLAN 10B A 9 3 8,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 0 0 3 1 2,75 9 14 5,5 5 5 3,75 0 0 0 7 3 6,25 34 34 25,5 185,743 32 198 25082

199 KEMAL ÖZ 10D A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 11,75 4 2 3,5 7 2 6,5 4 3 3,25 30 20 25 185,04 33 199 25299

200 ROJHAT BOYNUKARA 10A A 11 9 8,75 4 6 2,5 2 6 0,5 2 3 1,25 4 1 3,75 5 7 3,25 2 3 1,25 3 0 3 3 0 3 36 35 27,25 184,543 35 200 25412

201 AHMET CAN USTA 10D A 5 3 4,25 6 4 5 6 4 5 0 0 0 3 2 2,5 5 20 0 5 5 3,75 4 5 2,75 9 1 8,75 43 44 32 174,48 34 201 27992

202 FERİDE NUR BİLGEN 10E B 10 10 7,5 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 16 1 0 7 -1,75 8 1 7,75 6 4 5 38 44 27 174,205 33 202 28068

203 MEDİNE AKÇİÇEK 10A B 12 6 10,5 5 3 4,25 0 0 0 2 0 2 3 2 2,5 2 10 -0,5 2 3 1,25 1 2 0,5 4 6 2,5 31 32 23 168,803 36 203 29463

204 NİSA KILINÇ 10F B 15 10 12,5 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 0 0 0 3 15 -0,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 30 33 21,75 168,785 35 204 29469

205 BÜŞRA GENÇDAL 10D B 9 9 6,75 6 3 5,25 0 0 0 3 2 2,5 5 0 5 1 10 -1,5 0 1 -0,25 5 3 4,25 6 4 5 35 32 27 165,808 35 205 30219

206 KÜBRANUR ÖZBAY 10D A 7 6 5,5 2 2 1,5 1 2 0,5 3 1 2,75 5 0 5 4 11 1,25 2 4 1 2 2 1,5 6 4 5 32 32 24 165,033 36 206 30403


