
TOPLAM 

Öğr.No Adı, Soyadı Sınıf KİTAPÇIK D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT SAY SINIF GENEL

1 266 KİYMET DİPBAKAY 11E B 30 0 30 10 0 10 10 0 10 10 0 10 60 0 60 313 500 1 1479

2 418 TUBA ELÇİ 11E B 28 0 28 9 1 8,75 10 0 10 10 0 10 57 1 56,75 300,637 478,099 2 1921

3 263 RAHİME ŞAHİNOĞLU 11D A 29 1 28,75 10 0 10 8 2 7,5 9 1 8,75 56 4 55 298 467,451 1 2020

4 173 MİRSAT KADAK 11B A 27 0 27 10 0 10 8 2 7,5 10 0 10 55 2 54,5 292,925 463,178 1 2246

5 434 EVİNDAR KIRMIZIKAN 11E A 28 2 27,5 9 1 8,75 9 1 8,75 9 1 8,75 55 5 53,75 292,187 458,726 3 2279

6 130 BÜŞRA KAYA 11A B 25 2 24,5 9 1 8,75 10 0 10 10 0 10 54 3 53,25 284,362 453,669 2 2654

7 191 ŞEFİKA SANCAR 11B B 27 1 26,75 10 0 10 8 1 7,75 8 2 7,5 53 4 52 286,25 447,138 2 2576

8 314 MERYAM ORTAKAYA 11E B 25 2 24,5 10 0 10 9 1 8,75 9 1 8,75 53 4 52 281,3 445,728 4 2790

9 289 ELİF ALTUNDAL 11E A 26 4 25 9 0 9 9 1 8,75 9 1 8,75 53 6 51,5 281,175 442,865 5 2801

10 193 SAADET GÜL 11C B 24 1 23,75 10 0 10 8 2 7,5 10 0 10 52 3 51,25 277,812 440,493 1 2998

11 160 FATMA İPTAŞ 11B B 25 2 24,5 9 1 8,75 9 1 8,75 9 1 8,75 52 5 50,75 278,237 437,786 4 2977

12 184 RAMAZAN BATURALP 11B B 26 2 25,5 8 2 7,5 9 1 8,75 9 1 8,75 52 6 50,5 279,825 436,825 3 2883

13 187 EBRAR BEYAZPİRİNÇ 11B A 23 3 22,25 10 0 10 9 1 8,75 9 1 8,75 51 5 49,75 270,837 430,023 5 3384

14 275 SULTAN TONBUL 11D B 22 3 21,25 10 0 10 10 0 10 8 0 8 50 3 49,25 267,412 426,219 2 3576

15 298 AYFER BATURALP 11D B 23 5 21,75 9 1 8,75 9 1 8,75 9 1 8,75 50 8 48 265,45 418,591 3 3680

16 141 GÜL GÜL 11A A 22 2 21,5 8 1 7,75 9 1 8,75 10 0 10 49 4 48 264,9 418,435 3 3711

17 202 HASAN ÇULCU 11C B 22 2 21,5 9 1 8,75 9 1 8,75 9 0 9 49 4 48 264,9 418,435 2 3711

18 247 RABİA SAY 11B B 22 3 21,25 8 2 7,5 10 0 10 9 1 8,75 49 6 47,5 263,125 415,101 8 3821

19 163 HİCRA NEROĞL U 11B B 23 0 23 7 2 6,5 8 2 7,5 10 0 10 48 4 47 265,75 413,022 6 3663

20 144 RESUL E YILMAZ 11A A 23 4 22 8 1 7,75 8 2 7,5 9 0 9 60 8 46,25 289,827 407,63 1 2400

21 55 HASAN ÖZKAYA 11C B 23 7 21,25 8 2 7,5 8 2 7,5 10 0 10 49 11 46,25 260,062 407,16 3 3997

22 500 BÜŞRA ASAL 11D A 20 2 19,5 9 1 8,75 8 2 7,5 10 0 10 47 5 45,75 254,987 402,886 4 4332

23 147 ÖMER ÇULCU 11A B 13 5 11,75 8 1 7,75 3 4 2 7 3 6,25 50 18 45,5 234,072 283,673 8 5763

24 253 ŞİLAN NARGİS 11E A 22 8 20 8 2 7,5 10 0 10 8 2 7,5 48 12 45 254,25 398,435 6 4374

25 225 DİLAN ÇATALKAYA 11C B 20 2 19,5 9 0 9 9 1 8,75 8 1 7,75 46 4 45 253,15 398,122 1 4452

26 97 HEDİYE EKİNCİ 11A A 21 2 20,5 9 1 8,75 9 1 8,75 7 1 6,75 46 5 44,75 254,737 397,16 4 4341

27 0 TÜRKAN SANCAK 11D A 21 6 19,5 8 1 7,75 8 2 7,5 10 0 10 47 9 44,75 252,537 396,533 5 4490

28 167 AYŞE KAYA 11B A 26 1 25,75 9 1 8,75 6 4 5 6 4 5 47 10 44,5 265,675 398,864 7 3668

29 0 SAADET ÇAY 11B B 22 2 21,5 9 1 8,75 8 2 7,5 7 1 6,75 46 6 44,5 256,325 396,199 9 4239

30 76 ŞAHİBE KOÇER 11A B 22 3 21,25 7 2 6,5 8 2 7,5 9 1 8,75 46 8 44 254,55 392,866 5 4358

31 199 ALİ KORAK 11B A 20 2 19,5 7 2 6,5 8 2 7,5 10 0 10 45 6 43,5 249,475 388,592 10 4684

32 301 YUSUF TAYANCI 11D B 21 6 19,5 10 0 10 6 4 5 9 1 8,75 46 11 43,25 248,862 387,004 7 4728

33 178 BERAT İLHAN 11B A 20 3 19,25 8 1 7,75 8 2 7,5 9 1 8,75 45 7 43,25 248,312 386,847 11 4765

34 14 BETÜL MERTOĞLU 11D A 23 4 22 5 1 4,75 7 2 6,5 9 0 9 44 7 42,25 251,912 382,218 6 4530

35 290 ŞEYMANUR BİLGEN 11E B 19 1 18,75 8 1 7,75 7 0 7 9 1 8,75 43 3 42,25 244,762 380,181 8 5018

36 148 HACI AÇIK 11A A 21 6 19,5 9 1 8,75 6 4 5 9 1 8,75 45 12 42 245,8 379,063 7 4934

37 320 MUHAMMED BARDAKÇI 11E A 20 3 19,25 8 1 7,75 7 3 6,25 9 1 8,75 44 8 42 245,25 378,906 7 4977

MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ



38 260 YAĞMUR KIRMIZIGÜL 11D B 18 8 16 8 0 8 9 1 8,75 9 0 9 44 9 41,75 237,487 375,28 8 5539

39 153 BERFİN CİLKEZ 11A B 21 2 20,5 8 1 7,75 7 2 6,5 7 1 6,75 43 6 41,5 246,775 376,513 6 4869

40 248 MEHMET TEKTAŞ 11C B 18 5 16,75 8 1 7,75 7 3 6,25 10 0 10 43 9 40,75 236,687 369,397 4 5591

41 198 ROŞAN TOĞRAN 11B A 15 2 14,5 8 2 7,5 9 1 8,75 8 2 7,5 42 7 40,25 229,652 352,104 16 6105

42 0 MERVE HANÇER 11B B 19 2 18,5 6 3 5,25 7 3 6,25 10 0 10 42 8 40 238,7 365,73 13 5457

43 321 HELİN GERGER 11E B 17 5 15,75 7 2 6,5 9 0 9 9 1 8,75 42 8 40 232,65 364,005 11 5876

44 205 MERYEM İZOL 11C B 18 3 17,25 10 0 10 5 5 3,75 9 1 8,75 42 9 39,75 235,337 363,358 6 5687

45 190 HANIM KARACA 11B A 19 7 17,25 9 1 8,75 7 3 6,25 8 2 7,5 43 13 39,75 235,337 363,358 14 5687

46 159 HAVVA ÖRÜN 11B A 18 5 16,75 8 1 7,75 8 2 7,5 8 2 7,5 42 10 39,5 233,625 361,456 15 5805

47 350 ERDAL İ*L 11E B 19 9 16,75 6 3 5,25 9 1 8,75 9 1 8,75 43 14 39,5 233,625 361,456 10 5805

48 73 BERFİN BOYNUKARA 11A A 14 4 13 8 2 7,5 10 0 10 9 0 9 41 6 39,5 225,375 359,105 11 6468

49 238 RANA NUR KUYANAY 11C B 13 5 11,75 9 1 8,75 9 1 8,75 10 0 10 41 7 39,25 222,012 356,733 8 6757

50 317 SOZDAR TÜYSÜZ 11E A 20 9 17,75 6 4 5 8 2 7,5 9 1 8,75 43 16 39 234,6 358,906 9 5735

51 203 EREN GÜLER 11C B 15 10 12,5 8 1 7,75 10 0 10 9 1 8,75 42 12 39 223,05 355,615 7 6669

52 171 ÖMER ALAY 11B A 16 5 14,75 9 0 9 8 2 7,5 8 2 7,5 41 9 38,75 227,387 355,437 17 6307

53 161 RAMAZAN GÜL 11B A 21 2 20,5 6 2 5,5 4 6 2,5 10 0 10 41 10 38,5 239,425 357,454 12 5408

54 277 BÜŞRA KARABURÇ 11C A 20 4 19 5 3 4,25 8 2 7,5 8 1 7,75 41 10 38,5 236,125 356,514 5 5632

55 151 M EMİN GRPĞL 11A A 20 8 18 9 1 8,75 8 2 7,5 5 5 3,75 42 16 38 232,7 352,71 9 5873

56 999 HAVİN NAZ BULUŞ 11D B 17 3 16,25 7 2 6,5 7 3 6,25 9 1 8,75 40 9 37,75 228,237 350,025 9 6230

57 323 BERAT TUTAR 11E B 17 12 14 9 1 8,75 7 3 6,25 9 1 8,75 42 17 37,75 223,287 348,614 12 6648

58 337 MUHAMMED DOĞRU 11D A 16 5 14,75 7 2 6,5 8 2 7,5 9 1 8,75 40 10 37,5 224,325 347,496 10 6552

59 241 ESRA KILIÇ 11C B 15 8 13 9 0 9 8 2 7,5 8 1 7,75 40 11 37,25 219,862 344,81 9 6949

60 303 SEDANUR YILDIZ 11E B 15 8 13 9 1 8,75 6 4 5 10 0 10 40 13 36,75 218,637 341,634 13 7060

61 271 EMİR KIRVAR 11D A 10 1 9,75 8 0 8 9 0 9 10 0 10 37 1 36,75 211,487 339,596 14 7687

62 286 SÜMEYYA BAYRACA 11D A 16 10 13,5 7 2 6,5 8 2 7,5 9 1 8,75 40 15 36,25 218,512 338,771 11 7081

63 310 FIRAT YAŞAROĞLU 11E B 15 8 13 8 1 7,75 7 2 6,5 9 0 9 39 11 36,25 217,412 338,457 14 7172

64 93 ALİ İMRAN KARADAĞ 11A B 19 4 18 5 3 4,25 7 3 6,25 8 2 7,5 39 12 36 227,8 340,004 10 6275

65 270 İSA ÇETİN 11D B 12 0 12 10 0 10 6 4 5 9 1 8,75 37 5 35,75 213,987 334,654 12 7447

66 150 İBRAHİM E GARİPOĞLU 11A A 17 8 15 6 3 5,25 7 3 6,25 9 1 8,75 39 15 35,25 219,362 333,358 13 6982

67 195 ALİ AYYILDIZ 11B B 14 4 13 8 1 7,75 9 0 9 6 2 5,5 37 7 35,25 214,962 332,104 18 7355

68 480 NURSELİN ŞENBAYRAMMM 11A A 8 6 6,5 10 0 10 9 1 8,75 10 0 10 37 7 35,25 200,662 328,029 17 8715

69 299 SERHAT ERGEN 11D B 9 8 7 9 1 8,75 9 1 8,75 10 0 10 37 10 34,5 199,925 323,578 16 8793

70 82 EBUBEKİR ALTUNDAŞ 11A A 12 8 10 8 2 7,5 8 2 7,5 9 0 9 37 12 34 205,3 322,282 15 8263

71 149 SİNAN KOYUNSEVER 11A A 20 10 17,5 5 5 3,75 7 3 6,25 7 3 6,25 39 21 33,75 221,187 325,396 12 6832

72 245 ÖZBAY HATİCE 11A B 17 4 16 7 2 6,5 6 4 5 7 3 6,25 37 13 33,75 217,887 324,456 14 7133

73 194 CEVAT ÇELİK 11B A 15 10 12,5 8 2 7,5 6 4 5 9 1 8,75 38 17 33,75 210,187 322,261 19 7802

74 274 FATİH ÇETİNKAPLAN 11D B 15 6 13,5 9 1 8,75 2 4 1 10 0 10 36 11 33,25 211,162 319,712 15 7717

75 315 ESRA GÜLBEDEN 11E B 14 4 13 6 4 5 8 1 7,75 8 2 7,5 36 11 33,25 210,062 319,398 15 7818

76 256 11D B 18 11 15,25 6 4 5 5 5 3,75 9 1 8,75 38 21 32,75 213,787 317,633 13 7469

77 234 AYŞEGÜL GEYİK 11C B 9 7 7,25 7 1 6,75 9 1 8,75 10 0 10 35 9 32,75 196,187 312,617 13 9183

78 218 HİDAYET KORAK 11C B 10 6 8,5 6 3 5,25 9 1 8,75 10 0 10 35 10 32,5 198,325 311,812 11 8954

79 59 CEYLAN AKMAN 11E A 13 5 11,75 7 2 6,5 6 4 5 9 0 9 35 11 32,25 204,862 312,262 17 8307



80 177 BERAT BUĞDAYCI 11B B 16 7 14,25 7 3 6,25 6 4 5 7 3 6,25 36 17 31,75 209,137 310,653 20 7912

81 240 EBRU KONULGA 11B A 12 7 10,25 6 3 5,25 8 2 7,5 9 1 8,75 35 13 31,75 200,337 308,145 21 8749

82 67 KEYYA KAÇAR 11A A 11 8 9 10 0 10 5 1 4,75 8 2 7,5 34 11 31,25 196,362 304,184 18 9162

83 0 SEMA BAĞCI 11E B 15 4 14 5 4 4 6 3 5,25 8 1 7,75 34 12 31 206,75 305,731 16 8120

84 152 MERVE KILIÇ 11A A 16 9 13,75 5 5 3,75 7 3 6,25 7 3 6,25 35 20 30 203,75 299,221 16 8414

85 186 ESRA KAZAN 11B B 9 11 6,25 10 0 10 7 3 6,25 7 3 6,25 34 17 29,75 188,397 286,578 22 10001

86 340 RÜMEYSA AKKUTLU 11E A 14 6 12,5 4 4 3 6 3 5,25 8 1 7,75 32 14 28,5 197,325 288,908 18 9062

87 34 BUĞRA KOÇAK 11A B 12 8 10 7 2 6,5 6 2 5,5 7 2 6,5 32 14 28,5 191,825 287,341 2 9627

88 209 VEDAT GÜLER 11C A 15 8 13 5 4 4 7 3 6,25 6 4 5 33 19 28,25 197,812 287,633 12 9015

89 281 SÜMEYYE SIMAK 11E B 11 9 8,75 7 2 6,5 6 4 5 8 1 7,75 32 16 28 187,85 283,38 20 10064

90 226 MERYEMG 11C A 17 7 15,25 5 2 4,5 4 5 2,75 6 4 5 32 18 27,5 200,925 284,279 10 8684

91 169 RAHİMENUR TÜMTAŞ 11B A 7 8 5 10 0 10 5 5 3,75 9 1 8,75 31 14 27,5 178,375 277,853 26 11128

92 0 ELİF ŞİMŞEK 11D A 9 4 8 6 2 5,5 5 5 3,75 10 0 10 30 11 27,25 184,362 278,145 19 10432

93 303 ELİF KANKUT AY 11D B 11 8 9 7 2 6,5 6 4 5 7 2 6,5 31 16 27 185,95 277,184 18 10277

94 222 MAHMUT YILOLDU 11C B 10 3 9,25 7 1 6,75 4 4 3 8 1 7,75 29 9 26,75 185,887 275,753 14 10283

95 244 MUSTAFA İÇKE 11D B 13 8 11 5 5 3,75 6 3 5,25 7 2 6,5 31 18 26,5 189,125 275,262 17 9930

96 282 TAHA YILMAZ 11D B 8 6 6,5 9 1 8,75 4 6 2,5 9 1 8,75 30 14 26,5 179,225 272,44 20 11019

97 179 DİLAN KUTAN 11B B 11 5 9,75 4 5 2,75 6 4 5 9 1 8,75 30 15 26,25 185,762 272,89 24 10296

98 239 ALEYNA AKÇİÇEK 11C B 6 4 5 5 1 4,75 8 2 7,5 9 1 8,75 28 8 26 174,7 268,323 15 11517

99 276 RESUL GÜZELER 11E A 7 5 5,75 8 2 7,5 5 4 4 8 1 7,75 28 12 25 173,9 262,44 22 11614

100 265 GÜLSÜM A 11E A 15 5 13,75 7 3 6,25 4 3 3,25 3 7 1,25 29 18 24,5 190,275 264,28 19 9797

101 176 İSMAİL KANKILIÇ 11B B 9 1 8,75 6 1 5,75 3 3 2,25 8 1 7,75 26 6 24,5 179,275 261,145 25 11011

102 309 KÜBRA NUR KIRKUTAY 11D B 8 7 6,25 6 3 5,25 7 3 6,25 7 2 6,5 28 15 24,25 173,162 257,989 21 11694

103 58 SUEDA UÇAR 11A A 13 8 11 7 2 6,5 2 8 0 7 2 6,5 29 20 24 183 259,379 19 10599

104 185 FERMAN ÇELİK 11B B 16 10 13,5 8 2 7,5 1 8 -1 5 5 3,75 30 25 23,75 187,887 259,358 23 10062

105 291 M DİDAR HALMAN 11D B 4 1 3,75 9 0 9 4 2 3,5 8 2 7,5 25 5 23,75 166,437 253,245 22 12481

106 157 MEHMET SERHAT IRMAK 11E A 5 5 3,75 6 3 5,25 5 4 4 9 1 8,75 25 13 21,75 161,537 240,539 23 13074

107 264 ALİ CAN SAVLAKSAĞRİK 11E A 12 2 11,5 6 1 5,75 4 2 3,5 1 1 0,75 23 6 21,5 177,975 243,81 21 11166

108 180 SAMET ŞENATEŞ 11D B 8 4 7 4 2 3,5 4 6 2,5 8 2 7,5 24 14 20,5 165,625 234,636 23 12587

109 210 ÖZNUR AKARAY 11C B 7 1 6,75 5 0 5 2 4 1 8 1 7,75 22 6 20,5 165,075 234,479 17 12653

110 170 AHMET YAVUZ 11B A 6 18 1,5 5 5 3,75 8 2 7,5 8 2 7,5 27 27 20,25 152,912 229,599 27 14128

111 212 MERVE KAYA 11C B 9 3 8,25 5 2 4,5 3 6 1,5 6 2 5,5 23 13 19,75 166,537 230,655 16 12469

112 285 M TUTÇİ 11D A 9 7 7,25 8 1 7,75 1 2 0,5 5 3 4,25 23 13 19,75 164,337 230,028 24 12744

113 208 İKLİM KAYA 11C B 7 6 5,5 5 4 4 5 5 3,75 7 2 6,5 24 17 19,75 160,487 228,93 18 13202

114 242 ÖMER UÇAR 11D A 10 13 6,75 5 4 4 3 6 1,5 7 3 6,25 25 26 18,5 160,175 221,773 25 13241

115 252 SELEN ÖĞÜL 11E A 5 6 3,5 5 3 4,25 6 4 5 6 4 5 22 17 17,75 151,187 214,97 24 14330

116 213 HÜSEYİN BADECİ 11C B 8 11 5,25 3 6 1,5 0 0 0 9 1 8,75 20 18 15,5 149,525 201,773 19 14517

117 156 BARIŞ ŞURR 11A B 5 14 1,5 7 1 6,75 3 5 1,75 5 4 4 20 24 14 137,6 189,893 20 15859

118 201 MEHMET  Ç 11C B 4 4 3 3 3 2,25 1 3 0,25 5 3 4,25 13 13 9,75 130,487 163,833 20 16605

119 214 AHMET TALHA TERK 11C A 4 11 1,25 4 3 3,25 0 8 -2 7 3 6,25 15 25 8,75 124,187 156,383 21 17122

120 311 RABİA EROĞLU 11E B 3 13 -0,25 1 7 -0,75 3 6 1,5 3 4 2 10 30 2,5 0 115,736 25 18960

121 267 RABİA EROĞLU 11D A 3 24 -3 2 8 0 2 8 0 4 6 2,5 11 46 -0,5 0 94,953 26 18960


