
Adı, Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT GENEL

1 KİYMET DİPBAKAY 11E 36 4 35 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,5 30 7 28,25 5 2 4,5 7 0 7 4 2 3,5 36 4 35 13 5 11,75 30 7 28,25 16 4 15 95 20 90 398,77 274

2 FATMANUR YENİKÖY 11D 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 28 2 27,5 5 2 4,5 7 0 7 4 2 3,5 31 9 28,75 14 4 13 28 2 27,5 16 4 15 89 19 84,25 380,205 431

3 ELİF ALTUNDAL 11E 33 6 31,5 4 0 4 5 0 5 2 2 1,5 4 0 4 26 8 24 6 1 5,75 5 2 4,5 2 4 1 33 6 31,5 15 2 14,5 26 8 24 13 7 11,25 87 23 81,25 369,528 519

4 ENES BARDAKÇI 11E 29 10 26,5 5 0 5 3 2 2,5 0 4 -1 2 2 1,5 29 3 28,25 5 2 4,5 6 1 5,75 5 1 4,75 29 10 26,5 10 8 8 29 3 28,25 16 4 15 84 25 77,75 359,873 616

5 RAMAZAN BATURALP 11B 30 10 27,5 2 3 1,25 3 2 2,5 1 1 0,75 2 3 1,25 29 2 28,5 4 2 3,5 5 2 4,5 2 3 1,25 30 10 27,5 8 9 5,75 29 2 28,5 11 7 9,25 78 28 71 339,905 820

6 ALİ İMRAN KARADAĞ 11A 32 8 30 3 2 2,5 5 0 5 2 3 1,25 5 0 5 15 4 14 5 2 4,5 6 1 5,75 3 3 2,25 32 8 30 15 5 13,75 15 4 14 14 6 12,5 76 23 70,25 328,343 942

7 AYFER BATURALP 11D 30 9 27,75 3 2 2,5 2 2 1,5 2 1 1,75 4 0 4 23 2 22,5 4 2 3,5 3 1 2,75 4 1 3,75 30 9 27,75 11 5 9,75 23 2 22,5 11 4 10 75 20 70 333,113 889

8 HAVİN NAZ BULUŞ 11D 36 3 35,25 2 2 1,5 4 0 4 2 3 1,25 3 0 3 16 1 15,75 2 2 1,5 4 0 4 3 1 2,75 36 3 35,25 11 5 9,75 16 1 15,75 9 3 8,25 72 12 69 326,238 977

9 SERHAT ERGEN 11D 31 7 29,25 5 0 5 5 0 5 2 1 1,75 4 1 3,75 15 2 14,5 2 5 0,75 6 1 5,75 3 3 2,25 31 7 29,25 16 2 15,5 15 2 14,5 11 9 8,75 73 20 68 322,488 1014

10 ÖMER ÇULCU 11A 30 6 28,5 3 2 2,5 3 2 2,5 2 1 1,75 4 1 3,75 23 8 21 3 2 2,5 4 2 3,5 2 3 1,25 30 6 28,5 12 6 10,5 23 8 21 9 7 7,25 74 27 67,25 324,178 998

11 ŞİLAN NARGİS 11E 26 12 23 4 0 4 4 1 3,75 1 2 0,5 5 0 5 21 8 19 5 2 4,5 4 2 3,5 4 1 3,75 26 12 23 14 3 13,25 21 8 19 13 5 11,75 74 28 67 321,27 1031

12 CEVAT ÇELİK 11B 31 8 29 2 2 1,5 3 2 2,5 1 4 0 3 1 2,75 22 2 21,5 3 1 2,75 5 1 4,75 2 2 1,5 31 8 29 9 9 6,75 22 2 21,5 10 4 9 72 23 66,25 320,733 1036

13 YEKZAN MURAT AKÇİÇEK 11B 27 9 24,75 4 0 4 4 1 3,75 0 4 -1 1 1 0,75 27 7 25,25 5 2 4,5 3 4 2 2 1 1,75 27 9 24,75 9 6 7,5 27 7 25,25 10 7 8,25 73 29 65,75 321,65 1025

14 BÜŞRA KAYA 11A 31 9 28,75 3 2 2,5 4 1 3,75 2 2 1,5 4 1 3,75 13 5 11,75 5 2 4,5 5 2 4,5 5 1 4,75 31 9 28,75 13 6 11,5 13 5 11,75 15 5 13,75 72 25 65,75 312,35 1128

15 BERAT BUĞDAYCI 11B 28 9 25,75 5 0 5 4 1 3,75 2 2 1,5 4 1 3,75 18 2 17,5 2 5 0,75 6 1 5,75 2 4 1 28 9 25,75 15 4 14 18 2 17,5 10 10 7,5 71 25 64,75 314,26 1108

16 SEDANUR YILDIZ 11E 31 6 29,5 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,5 4 0 4 19 2 18,5 2 3 1,25 3 2 2,5 1 1 0,75 31 6 29,5 13 4 12 19 2 18,5 6 6 4,5 69 18 64,5 314,67 1102

17 RABİA ER 11D 31 8 29 3 1 2,75 4 0 4 3 1 2,75 4 0 4 14 5 12,75 3 3 2,25 4 2 3,5 3 3 2,25 31 8 29 14 2 13,5 14 5 12,75 10 8 8 69 23 63,25 306,483 1215

18 HELİN GERGER 11E 31 4 30 3 0 3 1 0 1 3 1 2,75 4 0 4 17 1 16,75 2 1 1,75 3 2 2,5 2 3 1,25 31 4 30 11 1 10,75 17 1 16,75 7 6 5,5 66 12 63 308,57 1187

19 MERYEM KÜRKÇÜ 11E 30 6 28,5 2 1 1,75 5 0 5 2 0 2 2 1 1,75 16 3 15,25 1 3 0,25 4 2 3,5 3 1 2,75 30 6 28,5 11 2 10,5 16 3 15,25 8 6 6,5 65 17 60,75 300,303 1284

20 İSMAİL KANKILIÇ 11B 28 10 25,5 3 0 3 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4 20 3 19,25 1 1 0,75 4 0 4 2 1 1,75 28 10 25,5 10 4 9 20 3 19,25 7 2 6,5 65 19 60,25 301,088 1273

21 HEDİYE EKİNCİ 11A 29 5 27,75 2 0 2 3 1 2,75 1 0 1 1 1 0,75 20 0 20 0 0 0 4 0 4 2 1 1,75 29 5 27,75 7 2 6,5 20 0 20 6 1 5,75 62 8 60 300,803 1277

22 RAHİME ŞAHİNOĞLU 11D 26 8 24 1 3 0,25 2 2 1,5 0 0 0 3 2 2,5 25 5 23,75 1 2 0,5 6 1 5,75 2 1 1,75 26 8 24 6 7 4,25 25 5 23,75 9 4 8 66 24 60 302,46 1259

23 MİRSAT KADAK 11B 26 11 23,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1 3 0 3 14 2 13,5 4 2 3,5 6 1 5,75 3 2 2,5 26 11 23,25 12 2 11,5 14 2 13,5 13 5 11,75 65 20 60 295,708 1344

24 BÜŞRA ASAL 11D 29 8 27 1 4 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 20 2 19,5 2 3 1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 29 8 27 7 4 6 20 2 19,5 9 7 7,25 65 21 59,75 299,338 1295

25 KEYYA 11A 26 11 23,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 16 4 15 4 3 3,25 3 2 2,5 2 2 1,5 26 11 23,25 15 4 14 16 4 15 9 7 7,25 66 26 59,5 296,203 1336

26 BERAT İLHAN 11B 30 10 27,5 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 12 0 12 3 0 3 6 0 6 1 2 0,5 30 10 27,5 11 4 10 12 0 12 10 2 9,5 63 16 59 292,075 1403

27 EVİNDAR KIRMIZIKAN 11E 27 12 24 2 1 1,75 3 0 3 0 1 -0,25 3 2 2,5 26 5 24,75 1 3 0,25 2 2 1,5 1 1 0,75 27 12 24 8 4 7 26 5 24,75 4 6 2,5 65 27 58,25 298,943 1299

28 ERDAL İZOL 11E 27 11 24,25 4 1 3,75 4 0 4 0 0 0 3 1 2,75 19 3 18,25 2 4 1 3 2 2,5 2 1 1,75 27 11 24,25 11 2 10,5 19 3 18,25 7 7 5,25 64 23 58,25 294,52 1370

29 HASAN ÖZKAYA 11C 32 8 30 4 1 3,75 5 0 5 0 0 0 4 1 3,75 13 2 12,5 1 3 0,25 1 0 1 0 0 0 32 8 30 13 2 12,5 13 2 12,5 2 3 1,25 60 15 56,25 285,713 1499

30 MERYEM ORTAKAYA 11E 30 10 27,5 5 0 5 3 2 2,5 2 1 1,75 2 2 1,5 13 7 11,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 30 10 27,5 12 5 10,75 13 7 11,25 8 5 6,75 63 27 56,25 283,598 1527

31 VEDAT GÜLER 11C 29 8 27 1 2 0,5 3 2 2,5 0 0 0 1 3 0,25 23 6 21,5 2 4 1 1 1 0,75 3 1 2,75 29 8 27 5 7 3,25 23 6 21,5 6 6 4,5 63 27 56,25 289,993 1433

32 RANA NUR KUYANAY 11C 33 7 31,25 2 2 1,5 2 3 1,25 2 2 1,5 4 0 4 8 3 7,25 1 3 0,25 5 1 4,75 4 1 3,75 33 7 31,25 10 7 8,25 8 3 7,25 10 5 8,75 61 22 55,5 278,203 1610

33 AYŞE KAYA 11B 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,5 2 3 1,25 4 0 4 14 1 13,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1 30 9 27,75 13 6 11,5 14 1 13,75 4 6 2,5 61 22 55,5 283,768 1525

34 ALİ KORAK 11B 17 5 15,75 3 1 2,75 4 0 4 0 1 -0,25 4 0 4 23 3 22,25 2 3 1,25 4 0 4 2 2 1,5 17 5 15,75 11 2 10,5 23 3 22,25 8 5 6,75 59 15 55,25 287,135 1486

35 MUHAMMED DOĞRU 11D 27 9 24,75 2 2 1,5 3 1 2,75 1 2 0,5 4 1 3,75 15 3 14,25 3 1 2,75 4 0 4 1 3 0,25 27 9 24,75 10 6 8,5 15 3 14,25 8 4 7 60 22 54,5 279,728 1585

36 AYŞEGÜL GEYİK 11C 31 9 28,75 3 2 2,5 3 2 2,5 2 3 1,25 4 1 3,75 10 2 9,5 2 1 1,75 3 0 3 2 2 1,5 31 9 28,75 12 8 10 10 2 9,5 7 3 6,25 60 22 54,5 277,078 1625

37 ESRA GÜLBEDEN 11E 29 7 27,25 3 1 2,75 3 0 3 1 3 0,25 2 1 1,75 14 3 13,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2 29 7 27,25 9 5 7,75 14 3 13,25 6 2 5,5 58 17 53,75 277,055 1626

38 SAADET ÇAY 11B 31 8 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0,5 18 0 18 1 0 1 2 0 2 2 0 2 31 8 29 2 2 1,5 18 0 18 5 0 5 56 10 53,5 278,965 1598

39 YAĞMUR KIRMIZIGÜL 11D 26 9 23,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 21 0 21 3 0 3 2 0 2 1 2 0,5 26 9 23,75 3 0 3 21 0 21 6 2 5,5 56 11 53,25 279,965 1580

40 HALİL KARAVAR 11A 24 10 21,5 2 2 1,5 4 1 3,75 1 2 0,5 3 0 3 21 2 20,5 1 2 0,5 1 0 1 1 0 1 24 10 21,5 10 5 8,75 21 2 20,5 3 2 2,5 58 19 53,25 280,638 1565

41 RESUL E YILMAZ 11A 27 9 24,75 4 0 4 2 1 1,75 2 2 1,5 3 1 2,75 13 4 12 1 4 0 3 3 2,25 4 0 4 27 9 24,75 11 4 10 13 4 12 8 7 6,25 59 24 53 273,863 1676

42 BERAT TUTAR 11E 22 15 18,25 3 2 2,5 5 0 5 1 4 0 5 0 5 19 4 18 2 3 1,25 3 1 2,75 0 0 0 22 15 18,25 14 6 12,5 19 4 18 5 4 4 60 29 52,75 277,375 1617

43 RABİA SAY 11B 30 10 27,5 0 0 0 0 0 0 2 2 1,5 3 2 2,5 18 2 17,5 1 0 1 2 1 1,75 1 1 0,75 30 10 27,5 5 4 4 18 2 17,5 4 2 3,5 57 18 52,5 275,97 1646

44 SİNAN KOYUNSEVER 11A 28 12 25 3 2 2,5 3 2 2,5 0 4 -1 4 1 3,75 16 7 14,25 2 5 0,75 4 1 3,75 1 2 0,5 28 12 25 10 9 7,75 16 7 14,25 7 8 5 61 36 52 272,25 1710

45 RABİA EROĞLU 11E 29 3 28,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 0 0 3 1 2,75 15 2 14,5 1 1 0,75 1 0 1 1 0 1 29 3 28,25 7 3 6,25 15 2 14,5 3 1 2,75 54 9 51,75 272,055 1714

46 KÜBRA NUR KIRKUTAY 11D 29 7 27,25 1 1 0,75 0 0 0 0 0 0 1 2 0,5 22 6 20,5 2 4 1 2 0 2 0 1 -0,25 29 7 27,25 2 3 1,25 22 6 20,5 4 5 2,75 57 21 51,75 275,465 1653

47 SERVAN GÖKAY 11C 29 5 27,75 2 2 1,5 2 2 1,5 1 3 0,25 3 1 2,75 16 3 15,25 1 4 0 3 1 2,75 0 0 0 29 5 27,75 8 8 6 16 3 15,25 4 5 2,75 57 21 51,75 272,5 1704

48 BETÜL MERTOĞLU 11D 9 3 8,25 3 1 2,75 2 0 2 0 0 0 2 1 1,75 31 2 30,5 3 0 3 2 0 2 1 1 0,75 9 3 8,25 7 2 6,5 31 2 30,5 6 1 5,75 53 8 51 278,768 1600

49 EMİNE YILDIRIM 11A 22 8 20 1 1 0,75 1 0 1 0 0 0 3 0 3 21 2 20,5 3 3 2,25 3 2 2,5 1 1 0,75 22 8 20 5 1 4,75 21 2 20,5 7 6 5,5 55 17 50,75 271,848 1719

50 HAVİN YAL AÇ 11C 26 10 23,5 2 0 2 5 0 5 0 1 -0,25 4 0 4 15 6 13,5 1 4 0 3 2 2,5 1 3 0,25 26 10 23,5 11 1 10,75 15 6 13,5 5 9 2,75 57 26 50,5 267,72 1771

51 FIRAT YAŞAROĞLU 11E 26 9 23,75 3 1 2,75 0 0 0 0 0 0 2 2 1,5 15 6 13,5 3 4 2 4 1 3,75 3 1 2,75 26 9 23,75 5 3 4,25 15 6 13,5 10 6 8,5 56 24 50 264,493 1828

52 ENES E 11D 26 7 24,25 4 1 3,75 4 0 4 0 2 -0,5 2 1 1,75 16 3 15,25 2 2 1,5 0 1 -0,25 0 0 0 26 7 24,25 10 4 9 16 3 15,25 2 3 1,25 54 17 49,75 266,675 1788

53 HASAN ÇULCU 11C 21 11 18,25 4 0 4 3 1 2,75 1 4 0 3 2 2,5 16 3 15,25 3 4 2 4 3 3,25 2 2 1,5 21 11 18,25 11 7 9,25 16 3 15,25 9 9 6,75 57 30 49,5 264,633 1826

54 MAHMUT YILOLDU 11C 27 9 24,75 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 1 1,75 16 3 15,25 2 0 2 1 1 0,75 0 0 0 27 9 24,75 7 1 6,75 16 3 15,25 3 1 2,75 53 14 49,5 265,428 1809

55 HİDAYET KORAK 11C 26 12 23 4 1 3,75 0 0 0 0 0 0 3 2 2,5 18 2 17,5 1 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0 26 12 23 7 3 6,25 18 2 17,5 3 2 2,5 54 19 49,25 266,043 1797

56 ALİ *Y ILDIZ 11B 27 9 24,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,5 15 5 13,75 2 2 1,5 0 1 -0,25 2 1 1,75 27 9 24,75 9 5 7,75 15 5 13,75 4 4 3 55 23 49,25 263,715 1838

57 MERVE HANÇER 11B 24 12 21 3 2 2,5 4 0 4 0 5 -1,25 2 3 1,25 14 3 13,25 3 1 2,75 2 2 1,5 4 1 3,75 24 12 21 9 10 6,5 14 3 13,25 9 4 8 56 29 48,75 260,618 1874

58 HATİCE ÖZBAY 11A 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 9 1 8,75 1 2 0,5 1 1 0,75 2 2 1,5 29 11 26,25 12 4 11 9 1 8,75 4 5 2,75 54 21 48,75 259,305 1894

59 ŞEYMANUR BİLGEN 11E 27 2 26,5 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2 1 1,75 6 0 6 1 1 0,75 1 0 1 3 1 2,75 27 2 26,5 12 1 11,75 6 0 6 5 2 4,5 50 5 48,75 257,263 1935

60 DİLAN ÇATALKAYA 11C 23 6 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 16 0 16 2 0 2 2 0 2 4 0 4 23 6 21,5 3 0 3 16 0 16 8 0 8 50 6 48,5 261,33 1867

61 HİCRAN E 11B 28 10 25,5 1 2 0,5 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 14 5 12,75 0 0 0 5 1 4,75 3 1 2,75 28 10 25,5 3 3 2,25 14 5 12,75 8 2 7,5 53 20 48 257,845 1922

62 SÜMEYYA BAYRACA 11D 28 11 25,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 10 4 9 2 2 1,5 1 4 0 3 1 2,75 28 11 25,25 11 6 9,5 10 4 9 6 7 4,25 55 28 48 256,668 1949

63 ZİLAN TAŞKIRAN 11A 25 11 22,25 4 0 4 2 2 1,5 0 0 0 2 2 1,5 13 1 12,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2 25 11 22,25 8 4 7 13 1 12,75 7 4 6 53 20 48 258,428 1909

64 M EMİN GRPĞL 11A 27 8 25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,5 13 4 12 2 4 1 3 2 2,5 3 2 2,5 27 8 25 7 9 4,75 13 4 12 8 8 6 55 29 47,75 257,068 1938

65 YUSUF BAZER 11E 22 8 20 2 1 1,75 4 1 3,75 0 0 0 4 1 3,75 15 1 14,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 22 8 20 10 3 9,25 15 1 14,75 5 5 3,75 52 17 47,75 259,488 1891

66 BÜŞRA KARABURÇ 11C 23 9 20,75 2 2 1,5 3 0 3 1 2 0,5 2 1 1,75 16 1 15,75 1 3 0,25 4 3 3,25 1 2 0,5 23 9 20,75 8 5 6,75 16 1 15,75 6 8 4 53 23 47,25 258,335 1914

67 SULTAN TONBUL 11D 23 8 21 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 18 3 17,25 2 0 2 1 0 1 1 0 1 23 8 21 5 1 4,75 18 3 17,25 4 0 4 50 12 47 258,36 1913

68 ESRA KAZAN 11B 28 9 25,75 3 0 3 1 0 1 1 2 0,5 4 0 4 12 1 11,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28 9 25,75 9 2 8,5 12 1 11,75 1 0 1 50 12 47 255,883 1965

69 EREN GÜLER 11C 24 13 20,75 0 4 -1 4 1 3,75 0 0 0 2 2 1,5 16 5 14,75 3 2 2,5 4 2 3,5 2 3 1,25 24 13 20,75 6 7 4,25 16 5 14,75 9 7 7,25 55 32 47 256,063 1959

70 AYTEN ERDOĞMUŞ 11C 28 9 25,75 2 2 1,5 2 0 2 1 4 0 3 1 2,75 8 3 7,25 2 4 1 4 3 3,25 3 1 2,75 28 9 25,75 8 7 6,25 8 3 7,25 9 8 7 53 27 46,25 249,275 2064

71 FERMAN ÇELİK 11B 23 15 19,25 1 4 0 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 0 4 20 12 17 2 5 0,75 2 0 2 1 0 1 23 15 19,25 8 8 6 20 12 17 5 5 3,75 56 40 46 255,168 1977

72 ROŞAN TOĞRAN 11B 26 11 23,25 0 2 -0,5 3 2 2,5 0 2 -0,5 1 2 0,5 17 3 16,25 2 4 1 4 1 3,75 1 5 -0,25 26 11 23,25 4 8 2 17 3 16,25 7 10 4,5 54 32 46 254,338 1993

73 GÜLSÜM ALTINYÜZÜK 11E 23 11 20,25 1 1 0,75 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 24 5 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11 20,25 3 2 2,5 24 5 22,75 0 0 0 50 18 45,5 257,783 1924

74 KÜBRA ÇOBAN 11D 29 11 26,25 2 0 2 3 2 2,5 0 0 0 4 1 3,75 7 1 6,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,5 29 11 26,25 9 3 8,25 7 1 6,75 5 8 3 50 23 44,25 243,67 2172

75 NURSELİN ŞENBAYRAMMM 11A 18 9 15,75 3 2 2,5 4 1 3,75 1 0 1 1 2 0,5 11 0 11 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 18 9 15,75 9 5 7,75 11 0 11 11 7 9,25 49 21 43,75 243,22 2187

76 EBUBEKİR ALTUNDAŞ 11A 24 11 21,25 3 2 2,5 5 0 5 0 0 0 2 3 1,25 15 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 21,25 10 5 8,75 15 8 13 0 0 0 49 24 43 244,248 2160

77 BERFİN BOYNUKARA 11A 22 8 20 0 0 0 1 1 0,75 0 0 0 4 0 4 11 2 10,5 0 3 -0,75 5 0 5 4 2 3,5 22 8 20 5 1 4,75 11 2 10,5 9 5 7,75 47 16 43 240,74 2226

78 HÜSEYİN BADECİ 11C 24 12 21 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 21 12 4 11 12 4 11 0 0 0 48 20 43 243,14 2188

79 AHMET YAVUZ 11B 24 15 20,25 2 2 1,5 3 2 2,5 0 3 -0,75 3 1 2,75 12 3 11,25 3 4 2 2 2 1,5 2 1 1,75 24 15 20,25 8 8 6 12 3 11,25 7 7 5,25 51 33 42,75 241,045 2221

80 MERVE KAYA 11C 20 15 16,25 3 2 2,5 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 14 3 13,25 4 2 3,5 0 1 -0,25 1 0 1 20 15 16,25 11 9 8,75 14 3 13,25 5 3 4,25 50 30 42,5 241,843 2208

81 BUĞRA KOÇAK 11A 22 14 18,5 3 2 2,5 3 2 2,5 0 2 -0,5 1 2 0,5 13 5 11,75 3 3 2,25 3 0 3 2 0 2 22 14 18,5 7 8 5 13 5 11,75 8 3 7,25 50 30 42,5 240,05 2243

82 CEYLAN AKMAN 11E 25 2 24,5 2 0 2 3 1 2,75 0 0 0 1 3 0,25 14 2 13,5 0 3 -0,75 0 0 0 0 0 0 25 2 24,5 6 4 5 14 2 13,5 0 3 -0,75 45 11 42,25 242,168 2202

83 GÜL GÜL 11A 19 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 16 4 15 3 2 2,5 4 1 3,75 1 3 0,25 19 12 16 4 0 4 16 4 15 8 6 6,5 47 22 41,5 238,995 2258

84 M DİDAR HALMAN 11D 23 9 20,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,5 15 0 15 1 4 0 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 9 20,75 7 7 5,25 15 0 15 2 6 0,5 47 22 41,5 240,438 2236

85 EBRU KONULGA 11B 24 12 21 3 1 2,75 4 0 4 0 2 -0,5 3 1 2,75 11 3 10,25 1 5 -0,25 2 4 1 1 2 0,5 24 12 21 10 4 9 11 3 10,25 4 11 1,25 49 30 41,5 237,555 2282

86 İKLİM KAYA 11C 24 9 21,75 1 3 0,25 1 0 1 0 1 -0,25 4 1 3,75 10 3 9,25 2 2 1,5 4 2 3,5 1 2 0,5 24 9 21,75 6 5 4,75 10 3 9,25 7 6 5,5 47 23 41,25 234,965 2344

87 FATİH KOUN BAKAN 11B 25 10 22,5 3 0 3 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 5 8,75 2 4 1 2 1 1,75 0 0 0 25 10 22,5 8 3 7,25 10 5 8,75 4 5 2,75 47 23 41,25 235,418 2339

88 MEHMET TEKTAŞ 11C 11 6 9,5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 25 2 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 9,5 7 0 7 25 2 24,5 0 0 0 43 8 41 244,855 2148

89 RAHİMENUR TÜMTAŞ 11B 21 13 17,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1 3 2 2,5 14 8 12 1 2 0,5 2 0 2 0 0 0 21 13 17,75 10 6 8,5 14 8 12 3 2 2,5 48 29 40,75 235,94 2324

90 RAMAZAN GÜL 11B 17 19 12,25 3 1 2,75 3 2 2,5 0 3 -0,75 3 0 3 12 2 11,5 4 2 3,5 4 1 3,75 2 0 2 17 19 12,25 9 6 7,5 12 2 11,5 10 3 9,25 48 30 40,5 233,243 2376

91 AZE AL 11C 29 11 26,25 2 2 1,5 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 9 3 8,25 2 2 1,5 0 0 0 0 2 -0,5 29 11 26,25 6 5 4,75 9 3 8,25 2 4 1 46 23 40,25 232,23 2398

92 TÜRKAN 11D 20 12 17 3 1 2,75 2 0 2 0 0 0 3 1 2,75 18 11 15,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0 20 12 17 8 2 7,5 18 11 15,25 1 2 0,5 47 27 40,25 236,753 2295

93 M SERHAT IRMAK 11E 12 10 9,5 3 2 2,5 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1 19 2 18,5 3 4 2 3 3 2,25 3 1 2,75 12 10 9,5 6 4 5 19 2 18,5 9 8 7 46 24 40 236,325 2312

94 SERAP GÜNEŞ 11A 27 13 23,75 0 0 0 0 0 0 0 2 -0,5 5 0 5 13 5 11,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 23,75 5 2 4,5 13 5 11,75 0 0 0 45 20 40 233,793 2368

95 ELİF KANKURTAY 11D 21 13 17,75 1 0 1 2 1 1,75 0 0 0 2 2 1,5 16 3 15,25 0 0 0 2 1 1,75 1 1 0,75 21 13 17,75 5 3 4,25 16 3 15,25 3 2 2,5 45 21 39,75 234,55 2352

96 ROJİN SÜRÜCÜ 11A 22 16 18 3 2 2,5 3 0 3 0 0 0 2 2 1,5 10 5 8,75 1 2 0,5 2 1 1,75 4 1 3,75 22 16 18 8 4 7 10 5 8,75 7 4 6 47 29 39,75 229,918 2441

97 RÜMEYSA AKKUTLU 11E 23 7 21,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 0 0 1 2 0,5 9 0 9 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,5 23 7 21,25 6 4 5 9 0 9 6 6 4,5 44 17 39,75 230,315 2430

98 FATMA İPTAŞ 11B 15 15 11,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 0 0 1 4 0 15 5 13,75 3 3 2,25 4 0 4 3 3 2,25 15 15 11,25 7 6 5,5 15 5 13,75 10 6 8,5 47 32 39 229,948 2438

99 MERYEM İZOL 11C 19 10 16,5 4 0 4 1 1 0,75 0 0 0 2 0 2 11 3 10,25 2 4 1 2 1 1,75 2 0 2 19 10 16,5 7 1 6,75 11 3 10,25 6 5 4,75 43 19 38,25 226,368 2502

100 SEMAN URBAĞCI 11E 24 12 21 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 0 4 9 2 8,5 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 24 12 21 7 5 5,75 9 2 8,5 4 5 2,75 44 24 38 224,92 2533

101 ÖMER ALAY 11B 16 8 14 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 0 0 12 6 10,5 3 3 2,25 2 2 1,5 2 1 1,75 16 8 14 9 4 8 12 6 10,5 7 6 5,5 44 24 38 225,62 2516

102 ALEYNA AKÇİÇEK 11C 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 0 0 3 0 3 6 2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 11 26,25 7 6 5,5 6 2 5,5 0 0 0 42 19 37,25 221,34 2603

103 HACI AÇIK 11A 24 13 20,75 0 3 -0,75 1 2 0,5 0 0 0 4 1 3,75 13 3 12,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 20,75 5 6 3,5 13 3 12,25 0 0 0 42 22 36,5 222,988 2565

104 RESUL GÜZELER 11E 18 15 14,25 4 0 4 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 4 7 0 4 -1 3 1 2,75 2 2 1,5 18 15 14,25 12 3 11,25 8 4 7 5 7 3,25 43 29 35,75 217,055 2689

105 ELİF KIZILELMA 11C 21 13 17,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1,25 16 3 15,25 2 2 1,5 1 2 0,5 0 2 -0,5 21 13 17,75 2 3 1,25 16 3 15,25 3 6 1,5 42 25 35,75 221,99 2583

106 BARIŞ ŞUR 11A 26 12 23 3 1 2,75 4 1 3,75 0 0 0 1 2 0,5 7 2 6,5 0 3 -0,75 0 0 0 0 0 0 26 12 23 8 4 7 7 2 6,5 0 3 -0,75 41 21 35,75 217,458 2680

107 İBRAHİM EDHEM GRPĞL 11A 17 13 13,75 0 1 -0,25 0 0 0 0 0 0 4 1 3,75 12 5 10,75 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,5 17 13 13,75 4 2 3,5 12 5 10,75 10 10 7,5 43 30 35,5 217,188 2686

108 ROJİN TÜRK 11A 27 10 24,5 1 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 10,25 0 1 -0,25 0 0 0 0 0 0 27 10 24,5 1 1 0,75 11 3 10,25 0 1 -0,25 39 15 35,25 217,738 2673

109 SUEDA UÇAR 11A 19 16 15 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,5 11 3 10,25 1 2 0,5 2 1 1,75 2 1 1,75 19 16 15 8 9 5,75 11 3 10,25 5 4 4 43 32 35 216,22 2702

110 FATİH ÇETİNKAPLAN 11D 24 10 21,5 1 3 0,25 1 0 1 0 0 0 3 2 2,5 9 5 7,75 3 3 2,25 1 4 0 1 5 -0,25 24 10 21,5 5 5 3,75 9 5 7,75 5 12 2 43 32 35 215,055 2725

111 ÖMER UÇAR 11D 21 11 18,25 1 3 0,25 0 0 0 0 1 -0,25 4 0 4 13 3 12,25 1 4 0 2 3 1,25 0 4 -1 21 11 18,25 5 4 4 13 3 12,25 3 11 0,25 42 29 34,75 217,425 2682

112 ŞAHİBE KOÇER 11A 19 8 17 1 1 0,75 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16 5 14,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 17 3 1 2,75 16 5 14,75 0 0 0 38 14 34,5 218,155 2663

113 ELİF ŞİMŞEK 11D 25 8 23 1 1 0,75 2 0 2 1 0 1 2 1 1,75 5 4 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 25 8 23 6 2 5,5 5 4 4 2 0 2 38 14 34,5 211,275 2794

114 BERFİN CİLKEZ 11A 21 10 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 18,5 0 0 0 16 0 16 0 0 0 37 10 34,5 218,78 2649

115 ALİ CAN SAVLAKSAĞRİK 11E 17 11 14,25 4 0 4 4 0 4 0 1 -0,25 3 0 3 10 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 14,25 11 1 10,75 10 4 9 0 0 0 38 16 34 213,468 2753

116 SAMET ŞENATEŞ 11D 22 16 18 3 1 2,75 3 2 2,5 0 1 -0,25 3 2 2,5 5 0 5 1 5 -0,25 3 0 3 0 0 0 22 16 18 9 6 7,5 5 0 5 4 5 2,75 40 27 33,25 207,863 2877

117 ESRA SGRTN 11B 21 16 17 2 1 1,75 0 0 0 1 2 0,5 1 1 0,75 11 2 10,5 2 4 1 1 1 0,75 1 1 0,75 21 16 17 4 4 3 11 2 10,5 4 6 2,5 40 28 33 210,26 2821

118 HELİN SÜRÜCÜ 11A 23 10 20,5 2 2 1,5 0 0 0 0 0 0 2 2 1,5 10 3 9,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 20,5 4 4 3 10 3 9,25 0 0 0 37 17 32,75 209,283 2848

119 SELEN ÖĞÜL 11E 21 9 18,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 9 18,75 0 0 0 14 4 13 1 0 1 36 13 32,75 211,19 2798

120 HAVVA ÖRN 11B 17 3 16,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 9,75 1 1 0,75 3 0 3 1 1 0,75 17 3 16,25 1 0 1 11 5 9,75 5 2 4,5 34 10 31,5 204,503 2948

121 SENA YARICI 11D 24 9 21,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 8,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 9 21,75 0 0 0 9 3 8,25 1 0 1 34 12 31 202,763 2980

122 ÖMERCAN KANTELE 11E 5 8 3 4 0 4 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2 19 7 17,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 0 0 5 8 3 9 2 8,5 19 7 17,25 3 4 2 36 21 30,75 207,658 2881

123 MERYEMG 11C 16 13 12,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 13 10 10,5 3 3 2,25 3 2 2,5 0 1 -0,25 16 13 12,75 3 1 2,75 13 10 10,5 6 6 4,5 38 30 30,5 201,888 3002

124 KÜBRA BEYAZKUŞ 11E 22 17 17,75 4 1 3,75 2 2 1,5 0 0 0 4 1 3,75 3 4 2 2 4 1 1 3 0,25 1 2 0,5 22 17 17,75 10 4 9 3 4 2 4 9 1,75 39 34 30,5 197,648 3082

125 MEHMET  ÇİÇEKLİ 11C 12 11 9,25 1 2 0,5 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 15 4 14 2 3 1,25 0 2 -0,5 0 0 0 12 11 9,25 7 5 5,75 15 4 14 2 5 0,75 36 25 29,75 202,665 2982

126 ÖZNUR AKARAY 11C 7 3 6,25 4 1 3,75 2 2 1,5 2 1 1,75 3 2 2,5 9 1 8,75 0 0 0 2 1 1,75 1 2 0,5 7 3 6,25 11 6 9,5 9 1 8,75 3 3 2,25 30 13 26,75 189,825 3240

127 MERVE KILIÇ 11A 17 23 11,25 2 2 1,5 3 2 2,5 1 4 0 0 0 0 5 4 4 2 3 1,25 2 2 1,5 4 1 3,75 17 23 11,25 6 10 3,5 5 4 4 8 6 6,5 36 43 25,25 180,91 3408

128 DİLARA ARSLAN 11A 19 14 15,5 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0 2 1 1,75 3 2 2,5 0 0 0 1 2 0,5 1 1 0,75 19 14 15,5 4 3 3,25 3 2 2,5 2 3 1,25 28 22 22,5 172,5 3562

129 SAADET GÜL 11C 4 3 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 8,5 3 2 2,5 3 0 3 2 3 1,25 4 3 3,25 0 0 0 9 2 8,5 8 5 6,75 21 10 18,5 162,093 3734

130 YUSUF TAYANCI 11D 7 1 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6,75 121,33 4148

131 AHMET TALHA TERK 11C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4236

FEN TYT

SOS MAT FEN TYT

SOS MAT

SOS MAT FEN TYT

TÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN MAT FİZİK KİM BİY TÜR

MAT FİZİK KİM BİY TÜRTÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN

11. SINIFLAR RASYONEL DENEMESİ 02.12.2021
TÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN MAT FİZİK KİM BİY TÜR SOS MAT FEN TYT

TÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN MAT FİZİK KİM BİY TÜR


