
Adı, Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT GENEL

1 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 33 6 31,5 4 0 4 5 0 5 4 1 3,75 5 0 5 37 1 36,75 6 1 5,75 5 2 4,5 4 1 3,75 33 6 31,5 18 1 17,75 37 1 36,75 15 4 14 103 12 100 436,085 61

2 HABİP  KPİRİNÇ 12A 30 10 27,5 5 0 5 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5 36 1 35,75 6 1 5,75 6 0 6 6 0 6 30 10 27,5 17 2 16,5 36 1 35,75 18 1 17,75 101 14 97,5 426,65 95

3 LATİF ALTUNDAĞ 12E 35 5 33,75 5 0 5 5 0 5 2 3 1,25 4 1 3,75 26 5 24,75 5 2 4,5 5 2 4,5 5 1 4,75 35 5 33,75 16 4 15 26 5 24,75 15 5 13,75 92 19 87,25 388,395 352

4 HANDAN ORTA AYA 12B 33 7 31,25 2 2 1,5 3 2 2,5 2 2 1,5 4 1 3,75 30 4 29 6 1 5,75 7 0 7 4 2 3,5 33 7 31,25 11 7 9,25 30 4 29 17 3 16,25 91 21 85,75 385,385 373

5 ESMA AKKUŞ 12A 30 10 27,5 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2 3 2 2,5 32 1 31,75 6 0 6 5 1 4,75 4 1 3,75 30 10 27,5 12 4 11 32 1 31,75 15 2 14,5 89 17 84,75 384,393 386

6 DENİZ RÜYA BERK 12D 31 8 29 4 1 3,75 4 0 4 1 2 0,5 2 2 1,5 33 1 32,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 31 8 29 11 5 9,75 33 1 32,75 14 3 13,25 89 17 84,75 385,228 374

7 ROŞNA AKBULUT 12C 30 10 27,5 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3 35 3 34,25 5 2 4,5 5 1 4,75 4 2 3,5 30 10 27,5 11 3 10,25 35 3 34,25 14 5 12,75 90 21 84,75 386,283 369

8 ADEM EROĞLU 12B 32 8 30 4 0 4 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,5 28 4 27 6 1 5,75 5 2 4,5 5 1 4,75 32 8 30 13 4 12 28 4 27 16 4 15 89 20 84 379,06 439

9 SEMAVİ GEYİK 12D 34 6 32,5 4 0 4 5 0 5 2 3 1,25 5 0 5 24 1 23,75 3 0 3 5 0 5 4 1 3,75 34 6 32,5 16 3 15,25 24 1 23,75 12 1 11,75 86 11 83,25 375,618 469

10 MERVE GÜL KUÇAK 12E 32 6 30,5 4 0 4 2 2 1,5 3 1 2,75 4 0 4 31 4 30 4 2 3,5 5 2 4,5 3 3 2,25 32 6 30,5 13 3 12,25 31 4 30 12 7 10,25 88 20 83 378,835 442

11 POLAT ŞİRİN 12C 32 7 30,25 5 0 5 5 0 5 3 0 3 4 1 3,75 23 1 22,75 4 2 3,5 5 2 4,5 5 1 4,75 32 7 30,25 17 1 16,75 23 1 22,75 14 5 12,75 86 14 82,5 372,483 497

12 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 35 3 34,25 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 1 3,75 19 0 19 5 0 5 5 0 5 4 1 3,75 35 3 34,25 15 1 14,75 19 0 19 14 1 13,75 83 5 81,75 367,495 544

13 İBRAHİM H Ç 12E 34 4 33 5 0 5 4 0 4 3 2 2,5 3 1 2,75 22 1 21,75 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 34 4 33 15 3 14,25 22 1 21,75 14 5 12,75 85 13 81,75 369,378 523

14 AYLİN AAAA 12B 31 7 29,25 3 0 3 2 0 2 0 0 0 3 0 3 29 2 28,5 7 0 7 5 0 5 4 1 3,75 31 7 29,25 8 0 8 29 2 28,5 16 1 15,75 84 10 81,5 371,703 505

15 İBRAHİM HALİL 12B 26 10 23,5 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,5 4 0 4 32 2 31,5 5 2 4,5 6 0 6 5 1 4,75 26 10 23,5 12 4 11 32 2 31,5 16 3 15,25 86 19 81,25 373,008 489

16 MERVE G 12 36 4 35 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,5 3 1 2,75 25 5 23,75 2 4 1 6 1 5,75 3 1 2,75 36 4 35 13 5 11,75 25 5 23,75 11 6 9,5 85 20 80 365,69 564

17 MERYEM ÖTGEN 12C 27 8 25 4 0 4 3 1 2,75 2 2 1,5 3 0 3 29 2 28,5 5 1 4,75 6 0 6 4 1 3,75 27 8 25 12 3 11,25 29 2 28,5 15 2 14,5 83 15 79,25 365,043 571

18 ROHAT BARAN 12E 31 5 29,75 5 0 5 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 27 2 26,5 7 0 7 5 2 4,5 1 3 0,25 31 5 29,75 12 5 10,75 27 2 26,5 13 5 11,75 83 17 78,75 362,85 580

19 RENAS DEFİŞET 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,5 3 2 2,5 26 4 25 5 1 4,75 6 0 6 2 3 1,25 31 9 28,75 14 6 12,5 26 4 25 13 4 12 84 23 78,25 360,385 608

20 MUHAMMED BOZKURT 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 33 2 32,5 5 2 4,5 3 4 2 4 2 3,5 28 11 25,25 12 6 10,5 33 2 32,5 12 8 10 85 27 78,25 365,32 568

21 HAMZAKIRTI 12C 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,5 2 3 1,25 28 4 27 6 1 5,75 7 0 7 4 2 3,5 27 13 23,75 12 7 10,25 28 4 27 17 3 16,25 84 27 77,25 357,355 647

22 NUPELDA AKÇÇK 12D 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,5 3 1 2,75 3 1 2,75 30 3 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5 28 7 26,25 13 5 11,75 30 3 29,25 11 4 10 82 19 77,25 360,24 610

23 BİLGE ASLAN 12E 34 6 32,5 4 1 3,75 4 0 4 1 1 0,75 4 0 4 30 1 29,75 0 0 0 2 0 2 0 0 0 34 6 32,5 13 2 12,5 30 1 29,75 2 0 2 79 9 76,75 360,843 603

24 HÜLYA GÜNEŞ 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5 23 2 22,5 4 3 3,25 5 2 4,5 3 2 2,5 33 7 31,25 14 5 12,75 23 2 22,5 12 7 10,25 82 21 76,75 354,535 676

25 KUDRET KONAK 12D 31 8 29 3 2 2,5 4 1 3,75 2 2 1,5 4 1 3,75 25 1 24,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 31 8 29 13 6 11,5 25 1 24,75 13 7 11,25 82 22 76,5 354,825 675

26 MERVE BOYNUKARA 12B 30 10 27,5 4 1 3,75 2 2 1,5 2 1 1,75 3 2 2,5 30 4 29 3 4 2 5 1 4,75 4 1 3,75 30 10 27,5 11 6 9,5 30 4 29 12 6 10,5 83 26 76,5 357,49 645

27 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 11 26,25 1 4 0 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 32 5 30,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,5 29 11 26,25 9 11 6,25 32 5 30,75 14 6 12,5 84 33 75,75 355,565 664

28 BEYZA TAŞÇI 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4 3 1 2,75 3 1 2,75 26 3 25,25 3 4 2 4 2 3,5 2 2 1,5 31 9 28,75 14 3 13,25 26 3 25,25 9 8 7 80 23 74,25 349,085 708

29 MERT AVCI 12C 34 4 33 3 2 2,5 5 0 5 2 1 1,75 3 2 2,5 21 10 18,5 4 2 3,5 5 2 4,5 3 3 2,25 34 4 33 13 5 11,75 21 10 18,5 12 7 10,25 80 26 73,5 341,775 797

30 MERVE ASAL 12B 27 12 24 2 2 1,5 3 2 2,5 4 1 3,75 2 2 1,5 29 1 28,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 27 12 24 11 7 9,25 29 1 28,75 13 7 11,25 80 27 73,25 346,883 740

31 ÖMER AKER 12D 31 7 29,25 2 3 1,25 3 2 2,5 2 2 1,5 3 1 2,75 24 5 22,75 3 3 2,25 6 0 6 5 1 4,75 31 7 29,25 10 8 8 24 5 22,75 14 4 13 79 24 73 341,968 793

32 GÜLSÜM N 12A 34 5 32,75 2 2 1,5 1 2 0,5 2 1 1,75 3 0 3 23 1 22,75 2 4 1 5 2 4,5 5 1 4,75 34 5 32,75 8 5 6,75 23 1 22,75 12 7 10,25 77 18 72,5 340,958 807

33 ROJİN KIRAN 12E 28 12 25 4 1 3,75 3 2 2,5 0 0 0 3 1 2,75 27 4 26 6 1 5,75 5 2 4,5 3 3 2,25 28 12 25 10 4 9 27 4 26 14 6 12,5 79 26 72,5 342,535 782

34 KISMET OKTAN 12C 30 9 27,75 5 0 5 2 1 1,75 2 0 2 2 1 1,75 25 4 24 3 1 2,75 5 1 4,75 3 2 2,5 30 9 27,75 11 2 10,5 25 4 24 11 4 10 77 19 72,25 341,175 805

35 TEMLİHA 12E 27 10 24,5 4 1 3,75 3 2 2,5 3 1 2,75 4 1 3,75 24 2 23,5 4 2 3,5 5 0 5 3 3 2,25 27 10 24,5 14 5 12,75 24 2 23,5 12 5 10,75 77 22 71,5 338,44 836

12. SINIFLAR 02.12.2021 RASYONEL TYT 

FEN TOPLAMFİZİK KİM BİY TÜRKÇE SOSYAL MATTÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN MAT



36 İSMAİL 12B 29 11 26,25 2 2 1,5 2 1 1,75 2 2 1,5 3 2 2,5 25 4 24 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 29 11 26,25 9 7 7,25 25 4 24 15 5 13,75 78 27 71,25 336,99 850

37 SEVİM KILIÇ 12C 32 7 30,25 1 2 0,5 4 1 3,75 1 4 0 2 1 1,75 24 2 23,5 4 2 3,5 4 2 3,5 4 1 3,75 32 7 30,25 8 8 6 24 2 23,5 12 5 10,75 76 22 70,5 334,943 870

38 ESEN KAMA 12B 34 6 32,5 4 1 3,75 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 19 1 18,75 2 4 1 5 1 4,75 2 0 2 34 6 32,5 13 7 11,25 19 1 18,75 9 5 7,75 75 19 70,25 332,208 901

39 ENES AĞIREL 12A 23 13 19,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3 30 1 29,75 3 2 2,5 5 2 4,5 3 2 2,5 23 13 19,75 12 3 11,25 30 1 29,75 11 6 9,5 76 23 70,25 338,515 835

40 AHMET GÜLALAN 12A 31 6 29,5 3 2 2,5 3 2 2,5 2 0 2 3 2 2,5 25 6 23,5 3 2 2,5 4 2 3,5 2 3 1,25 31 6 29,5 11 6 9,5 25 6 23,5 9 7 7,25 76 25 69,75 333,553 882

41 AHMET EMRE 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,5 0 2 -0,5 3 1 2,75 27 2 26,5 4 1 3,75 5 2 4,5 2 3 1,25 26 11 23,25 10 6 8,5 27 2 26,5 11 6 9,5 74 25 67,75 328,495 939

42 AYŞE ŞEKER 12A 26 14 22,5 3 2 2,5 2 2 1,5 1 3 0,25 4 0 4 28 2 27,5 3 4 2 6 1 5,75 2 3 1,25 26 14 22,5 10 7 8,25 28 2 27,5 11 8 9 75 31 67,25 327,628 951

43 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 24 10 21,5 0 0 0 2 0 2 1 1 0,75 3 0 3 25 4 24 6 0 6 6 1 5,75 4 0 4 24 10 21,5 6 1 5,75 25 4 24 16 1 15,75 71 16 67 323,025 1011

44 HELİN BAKIR 12E 27 13 23,75 2 1 1,75 3 2 2,5 0 0 0 3 1 2,75 26 3 25,25 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,5 27 13 23,75 8 4 7 26 3 25,25 12 8 10 73 28 66 322,013 1019

45 MAZLUM 12E 34 6 32,5 3 2 2,5 5 0 5 2 3 1,25 3 0 3 9 2 8,5 4 1 3,75 5 2 4,5 4 1 3,75 34 6 32,5 13 5 11,75 9 2 8,5 13 4 12 69 17 64,75 307,623 1196

46 MUSAB ÇİFTEL 12C 31 6 29,5 3 2 2,5 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 19 3 18,25 2 3 1,25 3 3 2,25 4 1 3,75 31 6 29,5 11 7 9,25 19 3 18,25 9 7 7,25 70 23 64,25 312,958 1123

47 ALPER 12E 27 10 24,5 4 1 3,75 5 0 5 0 0 0 2 1 1,75 20 3 19,25 4 1 3,75 5 0 5 2 3 1,25 27 10 24,5 11 2 10,5 20 3 19,25 11 4 10 69 19 64,25 312,998 1122

48 ÖZGE KARAKURT 12B 30 10 27,5 3 2 2,5 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 21 6 19,5 2 4 1 4 1 3,75 4 1 3,75 30 10 27,5 11 9 8,75 21 6 19,5 10 6 8,5 72 31 64,25 313,408 1119

49 RAHİ E ÇELİK 12A 31 7 29,25 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,5 3 1 2,75 18 9 15,75 6 1 5,75 5 2 4,5 3 3 2,25 31 7 29,25 8 7 6,25 18 9 15,75 14 6 12,5 71 29 63,75 308,495 1188

50 CEMİLE SEVAL 12E 31 8 29 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4 23 3 22,25 0 0 0 1 0 1 1 0 1 31 8 29 11 3 10,25 23 3 22,25 2 0 2 67 14 63,5 314,285 1107

51 KERİM YILDIZ 12B 28 5 26,75 4 1 3,75 4 0 4 0 1 -0,25 3 0 3 18 1 17,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 28 5 26,75 11 2 10,5 18 1 17,75 9 5 7,75 66 13 62,75 307,86 1193

52 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 27 4 26 3 1 2,75 4 0 4 0 0 0 0 0 0 20 1 19,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 27 4 26 7 1 6,75 20 1 19,75 11 5 9,75 65 11 62,25 306,853 1207

53 ESMA YALTA 12C 22 10 19,5 2 2 1,5 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 26 2 25,5 2 2 1,5 6 1 5,75 2 0 2 22 10 19,5 9 5 7,75 26 2 25,5 10 3 9,25 67 20 62 309,735 1172

54 ÖZKAYA 12B 26 14 22,5 3 2 2,5 4 1 3,75 2 2 1,5 5 0 5 20 5 18,75 4 3 3,25 3 4 2 3 2 2,5 26 14 22,5 14 5 12,75 20 5 18,75 10 9 7,75 70 33 61,75 305,423 1228

55 ZELİHA AKFIRAT 12D 24 7 22,25 2 2 1,5 4 1 3,75 2 2 1,5 4 1 3,75 24 2 23,5 1 3 0,25 3 3 2,25 3 2 2,5 24 7 22,25 12 6 10,5 24 2 23,5 7 8 5 67 23 61,25 307,26 1202

56 DİDEM ÖZGEYİK 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,5 2 2 1,5 3 2 2,5 17 1 16,75 3 4 2 6 1 5,75 2 4 1 27 13 23,75 12 7 10,25 17 1 16,75 11 9 8,75 67 30 59,5 296,738 1327

57 REMZİ  DEMİR 12C 25 13 21,75 1 3 0,25 1 2 0,5 2 3 1,25 3 1 2,75 23 2 22,5 4 3 3,25 5 0 5 2 1 1,75 25 13 21,75 7 9 4,75 23 2 22,5 11 4 10 66 28 59 298,103 1313

58 İBRAHİM ASLAN 12E 30 10 27,5 3 2 2,5 3 2 2,5 2 3 1,25 2 2 1,5 15 4 14 2 2 1,5 5 1 4,75 4 2 3,5 30 10 27,5 10 9 7,75 15 4 14 11 5 9,75 66 28 59 293,125 1390

TÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN MAT FİZİK KİM BİY TÜRKÇE SOSYAL MAT FEN TOPLAM



59 ALİ KANDEMİR 12E 28 10 25,5 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,5 2 2 1,5 17 5 15,75 1 5 -0,25 6 0 6 2 3 1,25 28 10 25,5 12 6 10,5 17 5 15,75 9 8 7 66 29 58,75 294,173 1374

60 NURAY SEZGİN 12B 26 8 24 3 1 2,75 2 2 1,5 0 1 -0,25 3 1 2,75 21 4 20 3 2 2,5 4 0 4 2 2 1,5 26 8 24 8 5 6,75 21 4 20 9 4 8 64 21 58,75 296,348 1333

61 FERİDE ELÇİ 12C 27 12 24 1 1 0,75 3 1 2,75 0 4 -1 3 1 2,75 21 3 20,25 2 4 1 5 2 4,5 4 2 3,5 27 12 24 7 7 5,25 21 3 20,25 11 8 9 66 30 58,5 295,405 1349

62 BERKEN AKIN 12D 28 11 25,25 5 0 5 4 1 3,75 0 2 -0,5 3 1 2,75 14 3 13,25 3 2 2,5 4 3 3,25 3 2 2,5 28 11 25,25 12 4 11 14 3 13,25 10 7 8,25 64 25 57,75 289,225 1443

63 İBRAHİM YENİAY 12D 25 15 21,25 3 2 2,5 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4 20 6 18,5 4 3 3,25 3 4 2 2 4 1 25 15 21,25 13 6 11,5 20 6 18,5 9 11 6,25 67 38 57,5 292,123 1402

64 FİRDEVS MAVİÇİÇEK 12D 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0 3 1 2,75 10 2 9,5 3 4 2 6 1 5,75 4 2 3,5 31 9 28,75 9 5 7,75 10 2 9,5 13 7 11,25 63 23 57,25 284,505 1519

65 DİLAN EKİNCİOĞLU 12C 30 2 29,5 2 1 1,75 4 0 4 0 0 0 3 1 2,75 12 0 12 1 1 0,75 4 2 3,5 3 1 2,75 30 2 29,5 9 2 8,5 12 0 12 8 4 7 59 8 57 286,255 1496

66 ASLI AKARAY 12C 28 9 25,75 2 2 1,5 4 0 4 0 1 -0,25 1 2 0,5 16 4 15 1 1 0,75 6 0 6 4 1 3,75 28 9 25,75 7 5 5,75 16 4 15 11 2 10,5 62 20 57 287,143 1485

67 ROJİN ÇETİNER 12A 26 12 23 4 0 4 3 0 3 0 0 0 3 1 2,75 18 3 17,25 2 5 0,75 5 2 4,5 2 2 1,5 26 12 23 10 1 9,75 18 3 17,25 9 9 6,75 63 25 56,75 288,788 1450

68 AYŞE BALTACI 12B 21 19 16,25 5 0 5 4 1 3,75 2 2 1,5 1 2 0,5 18 3 17,25 3 3 2,25 6 0 6 4 2 3,5 21 19 16,25 12 5 10,75 18 3 17,25 13 5 11,75 64 32 56 285,318 1507

69 MERVE ÖZDOĞAN 12E 27 12 24 2 2 1,5 2 2 1,5 0 2 -0,5 4 0 4 20 4 19 1 6 -0,5 5 1 4,75 3 3 2,25 27 12 24 8 6 6,5 20 4 19 9 10 6,5 64 32 56 287,38 1479

70 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 12 25 3 1 2,75 1 0 1 1 2 0,5 3 1 2,75 18 0 18 3 3 2,25 2 0 2 2 3 1,25 28 12 25 8 4 7 18 0 18 7 6 5,5 61 22 55,5 285,445 1506

71 MERVE BİYAN 12C 25 15 21,25 3 0 3 4 1 3,75 0 2 -0,5 3 2 2,5 18 1 17,75 4 2 3,5 4 3 3,25 1 1 0,75 25 15 21,25 10 5 8,75 18 1 17,75 9 6 7,5 62 27 55,25 284,13 1521

72 M MUSA ÇELİK 12E 17 10 14,5 2 3 1,25 5 0 5 1 1 0,75 3 1 2,75 20 3 19,25 4 3 3,25 5 2 4,5 4 1 3,75 17 10 14,5 11 5 9,75 20 3 19,25 13 6 11,5 61 24 55 283,385 1531

73 AYSU TAŞKAYA 11C 30 10 27,5 4 1 3,75 3 0 3 2 2 1,5 2 2 1,5 12 4 11 2 1 1,75 2 2 1,5 3 1 2,75 30 10 27,5 11 5 9,75 12 4 11 7 4 6 60 23 54,25 277,248 1621

74 ALİ BOZKURT 12C 27 10 24,5 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,5 3 2 2,5 15 8 13 4 2 3,5 5 1 4,75 3 2 2,5 27 10 24,5 8 8 6 15 8 13 12 5 10,75 62 31 54,25 277,188 1623

75 EDİP FARUK 12A 30 6 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1,25 18 2 17,5 3 3 2,25 4 2 3,5 2 3 1,25 30 6 28,5 2 3 1,25 18 2 17,5 9 8 7 59 19 54,25 280,558 1566

76 TÜLİN İNNR 12A 22 11 19,25 2 1 1,75 3 2 2,5 1 0 1 1 2 0,5 20 2 19,5 1 6 -0,5 6 1 5,75 4 1 3,75 22 11 19,25 7 5 5,75 20 2 19,5 11 8 9 60 26 53,5 279,173 1591

77 CUMA ARSLAN 12A 22 17 17,75 3 2 2,5 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 22 5 20,75 3 4 2 5 2 4,5 2 4 1 22 17 17,75 9 7 7,25 22 5 20,75 10 10 7,5 63 39 53,25 279,565 1588

78 ZELAL BENEKLİ 12 33 6 31,5 3 1 2,75 1 2 0,5 3 0 3 2 2 1,5 10 2 9,5 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2 33 6 31,5 9 5 7,75 10 2 9,5 5 2 4,5 57 15 53,25 273,418 1690

79 RÜMEYSA * AL 12A 23 5 21,75 3 2 2,5 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 20 6 18,5 2 5 0,75 2 2 1,5 3 3 2,25 23 5 21,75 9 5 7,75 20 6 18,5 7 10 4,5 59 26 52,5 276,538 1637

80 BERFİN ALPAK 12C 24 14 20,5 3 0 3 0 0 0 1 4 0 2 2 1,5 19 4 18 3 2 2,5 6 0 6 1 4 0 24 14 20,5 6 6 4,5 19 4 18 10 6 8,5 59 30 51,5 271,99 1716

BİY TÜRKÇE SOSYAL MAT FEN TOPLAMTÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN MAT FİZİK KİM



81 HALİL KORAK 12C 28 12 25 3 2 2,5 4 0 4 0 2 -0,5 3 2 2,5 19 6 17,5 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 12 25 10 6 8,5 19 6 17,5 1 3 0,25 58 27 51,25 272,993 1697

82 REMZİYE MEŞE 12B 34 6 32,5 2 3 1,25 3 2 2,5 2 3 1,25 3 2 2,5 6 2 5,5 2 5 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 34 6 32,5 10 10 7,5 6 2 5,5 8 9 5,75 58 27 51,25 264,358 1831

83 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 26 12 23 4 0 4 2 1 1,75 2 2 1,5 2 2 1,5 15 5 13,75 3 3 2,25 2 2 1,5 2 1 1,75 26 12 23 10 5 8,75 15 5 13,75 7 6 5,5 58 28 51 268,72 1759

84 MERVE ATAY 12A 30 7 28,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 9 1 8,75 0 2 -0,5 2 1 1,75 2 1 1,75 30 7 28,25 11 4 10 9 1 8,75 4 4 3 54 16 50 263,148 1848

85 NUR BEKAR 12B 30 8 28 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0,5 15 2 14,5 0 0 0 2 0 2 1 0 1 30 8 28 5 2 4,5 15 2 14,5 3 0 3 53 12 50 266,38 1792

86 BERFİN ÖRDEK 12E 22 17 17,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 19 7 17,25 4 3 3,25 2 4 1 3 2 2,5 22 17 17,75 10 8 8 19 7 17,25 9 9 6,75 60 41 49,75 266,58 1789

87 BERFİN AKTEM 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,5 14 8 12 0 0 0 2 2 1,5 3 2 2,5 27 13 23,75 11 7 9,25 14 8 12 5 4 4 57 32 49 261,703 1865

88 HANİF KI *LKAYA 12C 21 16 17 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,5 3 2 2,5 16 11 13,25 6 1 5,75 0 0 0 0 0 0 21 16 17 13 6 11,5 16 11 13,25 6 1 5,75 56 34 47,5 257,435 1933

89 AZRA       YETİK 12D 25 13 21,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 15 12 12 2 4 1 4 2 3,5 5 1 4,75 25 13 21,75 7 10 4,5 15 12 12 11 7 9,25 58 42 47,5 255,518 1971

90 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 27 9 24,75 0 4 -1 0 1 -0,25 2 0 2 3 0 3 16 4 15 1 3 0,25 4 1 3,75 0 0 0 27 9 24,75 5 5 3,75 16 4 15 5 4 4 53 22 47,5 258,518 1907

91 NUR SOLCATUTAN 12E 22 14 18,5 3 2 2,5 4 1 3,75 1 4 0 3 2 2,5 16 5 14,75 1 4 0 3 2 2,5 3 2 2,5 22 14 18,5 11 9 8,75 16 5 14,75 7 8 5 56 36 47 256,805 1946

92 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 26 13 22,75 2 3 1,25 4 0 4 2 3 1,25 3 2 2,5 10 4 9 3 3 2,25 2 3 1,25 3 2 2,5 26 13 22,75 11 8 9 10 4 9 8 8 6 55 33 46,75 252,29 2016

93 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3 12 4 11 1 4 0 2 3 1,25 3 3 2,25 23 11 20,25 12 5 10,75 12 4 11 6 10 3,5 53 30 45,5 250,223 2046

94 İPEK SEÇER 12A 29 9 26,75 2 0 2 3 0 3 0 0 0 2 1 1,75 10 2 9,5 0 2 -0,5 1 0 1 2 0 2 29 9 26,75 7 1 6,75 10 2 9,5 3 2 2,5 49 14 45,5 249,338 2061

95 İMHAN UZUNAĞAÇ 12E 19 16 15 0 4 -1 2 2 1,5 1 2 0,5 3 0 3 18 5 16,75 2 5 0,75 5 1 4,75 4 2 3,5 19 16 15 6 8 4 18 5 16,75 11 8 9 54 37 44,75 249,758 2052

96 CEREN KIZILKAPLAN 12B 26 11 23,25 4 1 3,75 0 0 0 2 3 1,25 1 4 0 14 6 12,5 1 4 0 1 4 0 4 1 3,75 26 11 23,25 7 8 5 14 6 12,5 6 9 3,75 53 34 44,5 247,633 2096

97 AYLİN ULUBA 12E 26 13 22,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,5 4 1 3,75 15 11 12,25 1 1 0,75 0 4 -1 0 0 0 26 13 22,75 11 7 9,25 15 11 12,25 1 5 -0,25 53 36 44 247,033 2110

98 ABDULSAMET GÜREZ 12A 22 14 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 16 0 16 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4 22 14 18,5 2 1 1,75 16 0 16 8 4 7 48 19 43,25 244,908 2146

99 KÜBRA ÇETİN 12C 26 7 24,25 4 1 3,75 0 0 0 3 0 3 3 0 3 8 5 6,75 1 2 0,5 1 1 0,75 1 1 0,75 26 7 24,25 10 1 9,75 8 5 6,75 3 4 2 47 17 42,75 239,235 2255

100 MEHMET FATİH POLAT 12D 24 10 21,5 4 0 4 4 0 4 1 1 0,75 3 0 3 10 4 9 1 4 0 2 4 1 0 2 -0,5 24 10 21,5 12 1 11,75 10 4 9 3 10 0,5 49 25 42,75 241,053 2220

101 EMİNE BAŞARAN 12B 27 12 24 1 1 0,75 0 0 0 0 0 0 2 1 1,75 10 1 9,75 2 1 1,75 3 2 2,5 2 1 1,75 27 12 24 3 2 2,5 10 1 9,75 7 4 6 47 19 42,25 238,203 2271

102 RABİA OLZUNGA 12A 25 9 22,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,5 3 1 2,75 8 2 7,5 1 3 0,25 4 0 4 2 3 1,25 25 9 22,75 8 7 6,25 8 2 7,5 7 6 5,5 48 24 42 236,343 2308

103 ÖZGÜR VAROL 12B 17 5 15,75 1 0 1 2 2 1,5 1 1 0,75 1 0 1 18 4 17 3 1 2,75 0 0 0 2 1 1,75 17 5 15,75 5 3 4,25 18 4 17 5 2 4,5 45 14 41,5 240,688 2230

104 MEHMETYLDİZ 12A 25 12 22 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 7 1 6,75 2 4 1 1 1 0,75 1 0 1 25 12 22 12 8 10 7 1 6,75 4 5 2,75 48 26 41,5 235,125 2340

105 YUSUF POLAT 12A 21 16 17 2 2 1,5 1 0 1 2 2 1,5 3 0 3 17 2 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 17 8 4 7 17 2 16,5 0 0 0 46 22 40,5 238,395 2267

106 YUSUF CAN KARAKURT 12A 13 6 11,5 3 1 2,75 3 1 2,75 0 0 0 2 0 2 17 1 16,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 13 6 11,5 8 2 7,5 17 1 16,75 5 3 4,25 43 12 40 236,015 2322

107 FERHAT LAÇİN 12B 10 7 8,25 2 2 1,5 1 0 1 0 0 0 4 1 3,75 19 2 18,5 3 2 2,5 3 1 2,75 2 2 1,5 10 7 8,25 7 3 6,25 19 2 18,5 8 5 6,75 44 17 39,75 235,655 2333

108 HELİN DEMİR 12C 26 10 23,5 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,5 1 2 0,5 5 4 4 2 2 1,5 1 1 0,75 3 1 2,75 26 10 23,5 7 6 5,5 5 4 4 6 4 5 44 24 38 221,645 2594

109 MEHMET GÖZYUMAN 12B 23 13 19,75 3 2 2,5 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,5 8 2 7,5 1 6 -0,5 4 1 3,75 0 0 0 23 13 19,75 8 8 6 8 2 7,5 5 7 3,25 44 30 36,5 219,468 2638

110 ZOZAN İDİ 12E 22 13 18,75 2 2 1,5 5 0 5 0 0 0 2 1 1,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,5 22 13 18,75 9 3 8,25 8 5 6,75 3 8 1 42 29 34,75 214,11 2742

111 ÖZGÜR BOYNUKARA 12C 18 5 16,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 10 3 4 2 2 3 1,25 3 3 2,25 18 5 16,75 0 0 0 11 4 10 8 10 5,5 37 19 32,25 206,745 2904

112 CEVZET AKHAMUR 12B 17 19 12,25 3 2 2,5 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,5 13 6 11,5 1 2 0,5 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 19 12,25 7 6 5,5 13 6 11,5 5 8 3 42 39 32,25 208,51 2864

113 SOZDAR GEÇGEL 12C 20 12 17 2 2 1,5 1 0 1 0 1 -0,25 1 3 0,25 5 7 3,25 1 6 -0,5 1 3 0,25 1 1 0,75 20 12 17 4 6 2,5 5 7 3,25 3 10 0,5 32 35 23,25 175,463 3511

114 MEHMET ÖZDÜĞEN 12A 16 10 13,5 1 2 0,5 0 1 -0,25 1 2 0,5 1 2 0,5 8 5 6,75 0 3 -0,75 0 2 -0,5 0 0 0 16 10 13,5 3 7 1,25 8 5 6,75 0 5 -1,25 27 27 20,25 168,458 3639

MAT FİZİK KİM BİY TÜRKÇETÜRKÇE TARİH COĞ FEL DİN FEN TOPLAMSOSYAL MAT


