
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

KATILIMLAR

1 11 HABİP  KPİRİNÇ 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 29 6 27,50 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 88 23 82,25 374,923 19

2 0 ADEM EROĞLU 34 5 32,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 4 0,00 29 5 27,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 86 23 80,25 367,935 29

3 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 32 4 31,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 86 27 79,25 367,678 30

4 71 HANDAN ORTAKAYA 12 30 10 27,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 3 27,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 84 27 77,25 358,358 52

5 102 MERYEM ÖTGEN 12C 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 29 3 28,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 80 22 74,50 350,100 67

6 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 23 7 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 29 3 28,25 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 79 18 74,50 349,633 70

7 15874 GİZEM ÖZBÜLBÜL 12 25 12 22,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 24 3 23,25 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 79 22 73,50 343,795 84

8 236 HELİN BAKIR 12E 26 14 22,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 25 4 24,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 78 27 71,25 336,828 97

9 0 LATİF ALTUNDAĞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 2 22,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 27 71,25 336,338 98

10 246 ROHAT BARAN 12E 26 9 23,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 26 1 25,75 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 75 19 70,25 335,725 100

11 61 NUR TAMSES 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 22 5 20,75 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 78 27 71,25 334,750 105

12 39 MERVE ASAL 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 25 6 23,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 78 31 70,25 334,425 110

13 108 ROŞNA AKBULUT 12C 28 11 25,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 29 2 28,50 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 75 22 69,50 334,293 111

14 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 24 4 23,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 77 28 70,00 333,378 113

15 128 KUDRET KONAK 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 18 7 16,25 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 77 24 71,00 332,083 117

16 0 YUSUF SAVAŞ 22 12 19,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 30 3 29,25 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 21 68,75 331,918 119

17 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 27 11 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 25 7 23,25 4 1 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 76 26 69,50 331,473 122

18 81 HAMZAKIRTI 12C 17 9 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 3 30,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 74 26 67,50 329,728 133

19 23 ESMA AKKUŞ 12A 27 13 23,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 25 5 23,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 75 31 67,25 325,395 157

20 57 İSMAİL ELMA 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 5 20,75 2 5 0,75 7 0 7,00 3 3 2,25 74 31 66,25 320,408 176

21 272 FERİDE ELÇİ 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 19 4 18,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 74 28 67,00 319,700 180

22 110 SEMAVİ GEYİK 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 16 4 15,00 4 2 3,50 5 1 4,75 5 1 4,75 73 25 66,75 317,590 189

23 9 MUHAMMED BOZKURT 12 22 11 19,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 24 5 22,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 71 27 64,25 314,800 204

24 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 29 11 26,25 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 18 3 17,25 2 3 1,25 3 3 2,25 6 0 6,00 71 24 65,00 314,338 207

25 48 KERİM YILDIZ 12B 23 5 21,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 1 15,75 4 2 3,50 5 0 5,00 5 1 4,75 68 12 65,00 312,673 217

26 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 20 3 19,25 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 71 27 64,25 312,253 219

27 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 19 11 16,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 2 26,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 69 26 62,50 312,063 223

28 121 HİRA ALHAS 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 17 1 16,75 6 0 6,00 5 1 4,75 3 3 2,25 70 22 64,50 311,585 224

29 109 ALİ BOZKURT 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 26 4 25,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 70 31 62,25 310,763 231
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Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560
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30 78 SEVİM KILIÇ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 21 8 19,00 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 72 34 63,50 310,698 233

31 233 BİLGE AS *N 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 16 3 15,25 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 69 25 62,75 305,653 255

32 25 ENES AĞIREL 12A 23 16 19,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 25 5 23,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 69 33 60,75 303,718 262

33 2 BEYZA TAŞÇI 12C 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 19 2 18,50 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 69 31 61,25 303,623 263

34 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 14 21,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 24 7 22,25 3 2 2,50 5 1 4,75 2 0 2,00 67 28 60,00 301,395 282

35 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 15 2 14,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 66 18 61,50 300,895 283

36 127 RENAS DEFİŞET 12D 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 17 8 15,00 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 69 33 60,75 299,575 287

37 43 AYLİN KARA 12B 24 14 20,50 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 20 5 18,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 67 28 60,00 298,785 290

38 118 Ö YUSUF AKER 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 26 4 25,00 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 68 39 58,25 297,933 296

39 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 19 5 17,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 65 23 59,25 295,658 307

40 189 BERFİN ÖRDEK 12E 27 13 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 18 6 16,50 2 2 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 65 33 56,75 287,840 344

41 87 MUSAB ÇİFTEL 12C 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 7 8,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 3 2,25 65 29 57,75 285,990 356

42 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 23 16 19,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 20 3 19,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 64 35 55,25 285,573 361

43 98 MERT AVCI 24 15 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 16 9 13,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 64 36 55,00 280,578 397

44 0 TÜLİN 12 16 13 12,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 23 1 22,75 2 1 1,75 4 3 3,25 5 0 5,00 59 23 53,25 280,235 399

45 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 13 21,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 61 24 55,00 278,613 410

46 113 BERFİN AKTEM 12D 28 5 26,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 11 0 11,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 59 18 54,50 277,108 420

47 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 26 13 22,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 14 3 13,25 4 2 3,50 4 3 3,25 2 4 1,00 61 31 53,25 275,045 435

48 0 ALPER ÇAVUŞAN 12E 20 14 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 14 1 13,75 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 59 23 53,25 274,448 440

49 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 21 9 18,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 17 2 16,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 3 2,25 56 16 52,00 272,913 450

50 211 CEMİLE SEVAL 12E 23 12 20,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 18 3 17,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 57 22 51,50 271,175 461

51 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 22 15 18,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 18 4 17,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 2 1,50 59 31 51,25 270,740 464

52 80 BERFİN ALPAK 12C 25 14 21,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 8 11,00 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 61 38 51,50 267,880 487

53 17 MERVE ATAY 12A 30 9 27,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 9 1 8,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 56 18 51,50 266,588 496

54 182 ALİ KANDEMİR 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 15 3 14,25 3 3 2,25 5 1 4,75 3 1 2,75 58 32 50,00 264,950 504

55 162 M MUSA ÇELİK 12E 15 10 12,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 20 3 19,25 4 3 3,25 3 3 2,25 4 1 3,75 56 28 49,00 264,855 505

56 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 12 7 10,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 58 30 50,50 264,443 511

57 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 4 16,00 4 3 3,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 58 40 48,00 260,165 536

58 92 KISMET OKTAN 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 14 8 12,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 57 33 48,75 259,900 537
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Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350
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KATILIMLAR

59 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 11 2 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 54 21 48,75 259,763 539

60 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 24 14 20,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 11 7 9,25 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 58 36 49,00 259,555 541

61 83 DİLA NEKİNCİOĞLU 12C 25 14 21,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 10 3 9,25 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 57 32 49,00 258,875 546

62 31 ROJİN ÇETİNER 31 8 29,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 7 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 55 23 49,25 258,743 547

63 215 İBRAHİM ASLAN 12E 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 12 2 11,50 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 56 32 48,00 257,375 559

64 60 ESRANUR BKR 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 3 1,25 5 1 4,75 2 2 1,50 55 27 48,25 256,265 563

65 96 REMZİ FE 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 16 5 14,75 3 0 3,00 2 3 1,25 54 30 46,50 255,185 570

66 30 RAHİME ÇELİK 12A 24 16 20,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 12 6 10,50 3 1 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 56 35 47,25 254,453 575

67 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 24 9 21,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 14 3 13,25 2 4 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 53 29 45,75 251,230 600

68 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 26 7 24,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 8 6 6,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 53 23 47,25 251,090 606

69 18 AYŞE ŞEKER 12A 20 19 15,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 20 8 18,00 2 3 1,25 6 1 5,75 2 4 1,00 56 45 44,75 250,725 611

70 103 ASLI AKARAY 12C 21 15 17,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 12 2 11,50 1 2 0,50 5 1 4,75 4 2 3,50 52 26 45,50 249,183 621

71 88 MERVE BİYAN 12C 12 14 8,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 18 1 17,75 3 3 2,25 5 1 4,75 1 4 0,00 51 29 43,75 247,993 627

72 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 9 6 7,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 53 30 45,50 247,978 628

73 183 12E 23 14 19,50 1 0 1,00 1 3 0,25 19 4 18,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 2 0,50 50 28 43,00 245,945 644

74 0 BERKEN AKIN 12D 21 16 17,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 13 8 11,00 4 2 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 54 38 44,50 245,915 645

75 85 ÖZGÜR BY 12C 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 9 7 7,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 54 41 43,75 242,023 669

76 45 MEŞE REMZİYE 12B 26 13 22,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 10 5 8,75 1 3 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 53 38 43,50 241,438 675

77 29 CUMA ARSLAN 12A 19 21 13,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 12 6 10,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 54 42 43,50 241,328 676

78 74 HAKAN TARI 12B 20 12 17,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 12 2 11,50 3 4 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 51 33 42,75 240,998 683

79 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 12 7 10,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 52 37 42,75 240,655 686

80 255 KADRİ KIRHAN 12E 20 19 15,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 16 4 15,00 3 3 2,25 5 1 4,75 1 4 0,00 52 41 41,75 239,695 692

81 91 HANİF KKY 12C 23 17 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 6 14,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 37 39,75 234,710 727

82 90 ESMA YALTA 12C 8 2 7,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 26 6 24,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 44 26 37,50 232,810 737

83 53 NURAY SEZGİN 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 15 6 13,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 48 35 39,25 231,648 745

84 0 MEHMET GÖZYUMAN 12B 20 13 16,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 13 2 12,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 48 34 39,50 231,558 747

85 146 TEMLİHA HATİP 12E 16 22 10,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 8 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 51 44 40,00 230,535 755

86 219 AYLİN ULUBA 12E 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 6 9,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 49 41 38,75 228,248 780

87 100 AYSU TAŞKAYA 12C 23 16 19,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 6 7,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 48 35 39,25 228,193 781
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Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350
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88 227 NUR SOLCATUTAN 12E 26 11 23,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 7 3 6,25 2 5 0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 47 33 38,75 225,815 798

89 5 İPEK SEÇER 12A 22 17 17,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 47 33 38,75 224,830 806

90 47 AYŞE BALTACI 12B 16 13 12,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 4 10,00 3 1 2,75 43 24 37,00 222,963 822

91 28 RABİA OLZUNGA 12A 22 15 18,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 46 37 36,75 222,865 823

92 41 EMİNE BAŞARAN 12B 20 10 17,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 9 2 8,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 2 3,50 42 26 35,50 216,510 872

93 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 19 12 16,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 212,540 896

94 77 KÜBRA ÇETİN 12C 15 6 13,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 2 6,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 38 17 33,75 209,693 927

95 229 ZOZAN İDİ 12E 20 13 16,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 7 2 6,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 40 28 33,00 207,613 948

96 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 18 13 14,75 3 0 3,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 11 3 10,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 39 27 32,25 207,055 954

97 95 HELİN DEMİR 12C 16 20 11,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 7 5 5,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 37 42 26,50 186,965 1119

98 10 EDİP FARUK 12A 13 16 9,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 11 8 9,00 3 3 2,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 36 41 25,75 186,128 1130
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

KATILIMLAR

1 11 HABİP  KPİRİNÇ 12A 29 8 27,00 17 2 16,50 29 6 27,50 13 7 11,25 88 23 82,25 374,923 1 1 1 1 19

2 0 ADEM EROĞLU 34 5 32,75 9 8 7,00 29 5 27,75 14 5 12,75 86 23 80,25 367,935 1 2 2 2 29

3 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 28 10 25,50 14 5 12,75 32 4 31,00 12 8 10,00 86 27 79,25 367,678 2 3 3 3 30

4 71 HANDAN ORTAKAYA 12 30 10 27,50 12 8 10,00 28 3 27,25 14 6 12,50 84 27 77,25 358,358 1 4 4 4 52

5 102 MERYEM ÖTGEN 12C 27 10 24,50 10 5 8,75 29 3 28,25 14 4 13,00 80 22 74,50 350,100 1 5 5 5 67

6 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 23 7 21,25 11 5 9,75 29 3 28,25 16 3 15,25 79 18 74,50 349,633 1 6 6 6 70

7 15874 GİZEM ÖZBÜLBÜL 12 25 12 22,00 15 5 13,75 24 3 23,25 15 2 14,50 79 22 73,50 343,795 2 7 7 7 84

8 236 HELİN BAKIR 12E 26 14 22,50 11 5 9,75 25 4 24,00 16 4 15,00 78 27 71,25 336,828 1 8 8 8 97

9 0 LATİF ALTUNDAĞ 12E 26 14 22,50 14 6 12,50 23 2 22,50 15 5 13,75 78 27 71,25 336,338 2 9 9 9 98

10 246 ROHAT BARAN 12E 26 9 23,75 11 4 10,00 26 1 25,75 12 5 10,75 75 19 70,25 335,725 3 10 10 10 100

11 61 NUR TAMSES 12B 29 11 26,25 11 8 9,00 22 5 20,75 16 3 15,25 78 27 71,25 334,750 2 11 11 11 105

12 39 MERVE ASAL 12B 25 13 21,75 15 5 13,75 25 6 23,50 13 7 11,25 78 31 70,25 334,425 3 12 12 12 110

13 108 ROŞNA AKBULUT 12C 28 11 25,25 4 3 3,25 29 2 28,50 14 6 12,50 75 22 69,50 334,293 2 13 13 13 111

14 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D 28 11 25,25 13 7 11,25 24 4 23,00 12 6 10,50 77 28 70,00 333,378 1 14 14 14 113

15 128 KUDRET KONAK 12D 34 5 32,75 12 7 10,25 18 7 16,25 13 5 11,75 77 24 71,00 332,083 2 15 15 15 117

16 0 YUSUF SAVAŞ 22 12 19,00 6 2 5,50 30 3 29,25 16 4 15,00 74 21 68,75 331,918 2 16 16 16 119

17 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 27 11 24,25 11 5 9,75 25 7 23,25 13 3 12,25 76 26 69,50 331,473 4 17 17 17 122

18 81 HAMZAKIRTI 12C 17 9 14,75 13 7 11,25 31 3 30,25 13 7 11,25 74 26 67,50 329,728 3 18 18 18 133

19 23 ESMA AKKUŞ 12A 27 13 23,75 12 6 10,50 25 5 23,75 11 7 9,25 75 31 67,25 325,395 3 19 19 19 157

20 57 İSMAİL ELMA 12B 25 14 21,50 15 4 14,00 22 5 20,75 12 8 10,00 74 31 66,25 320,408 4 20 20 20 176

21 272 FERİDE ELÇİ 12C 28 12 25,00 11 8 9,00 19 4 18,00 16 4 15,00 74 28 67,00 319,700 4 21 21 21 180

22 110 SEMAVİ GEYİK 12D 31 9 28,75 12 8 10,00 16 4 15,00 14 4 13,00 73 25 66,75 317,590 3 22 22 22 189

23 9 MUHAMMED BOZKURT 12 22 11 19,25 12 5 10,75 24 5 22,75 13 6 11,50 71 27 64,25 314,800 3 23 23 23 204

24 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 29 11 26,25 13 4 12,00 18 3 17,25 11 6 9,50 71 24 65,00 314,338 5 24 24 24 207

25 48 KERİM YILDIZ 12B 23 5 21,75 15 3 14,25 16 1 15,75 14 3 13,25 68 12 65,00 312,673 5 25 25 25 217

26 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E 27 12 24,00 10 7 8,25 20 3 19,25 14 5 12,75 71 27 64,25 312,253 5 26 26 26 219

27 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 19 11 16,25 12 6 10,50 27 2 26,50 11 7 9,25 69 26 62,50 312,063 4 27 27 27 223

28 121 HİRA ALHAS 12D 27 12 24,00 12 5 10,75 17 1 16,75 14 4 13,00 70 22 64,50 311,585 4 28 28 28 224

29 109 ALİ BOZKURT 12C 25 12 22,00 10 7 8,25 26 4 25,00 9 8 7,00 70 31 62,25 310,763 6 29 29 29 231

30 78 SEVİM KILIÇ 12C 27 13 23,75 13 6 11,50 21 8 19,00 11 7 9,25 72 34 63,50 310,698 7 30 30 30 233

31 233 BİLGE AS *N 12E 30 10 27,50 11 6 9,50 16 3 15,25 12 6 10,50 69 25 62,75 305,653 6 31 31 31 255

32 25 ENES AĞIREL 12A 23 16 19,00 7 8 5,00 25 5 23,75 14 4 13,00 69 33 60,75 303,718 5 32 32 32 262

33 2 BEYZA TAŞÇI 12C 28 12 25,00 12 7 10,25 19 2 18,50 10 10 7,50 69 31 61,25 303,623 8 33 33 33 263

34 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 14 21,50 8 4 7,00 24 7 22,25 10 3 9,25 67 28 60,00 301,395 6 34 34 34 282

35 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 29 8 27,00 10 7 8,25 15 2 14,50 12 1 11,75 66 18 61,50 300,895 6 35 35 35 283

36 127 RENAS DEFİŞET 12D 29 11 26,25 12 6 10,50 17 8 15,00 11 8 9,00 69 33 60,75 299,575 5 36 36 36 287

37 43 AYLİN KARA 12B 24 14 20,50 10 4 9,00 20 5 18,75 13 5 11,75 67 28 60,00 298,785 7 37 37 37 290

38 118 Ö YUSUF AKER 12D 23 16 19,00 9 9 6,75 26 4 25,00 10 10 7,50 68 39 58,25 297,933 6 38 38 38 296

39 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 19 5 17,75 13 7 11,25 65 23 59,25 295,658 7 39 39 39 307

40 189 BERFİN ÖRDEK 12E 27 13 23,75 10 8 8,00 18 6 16,50 10 6 8,50 65 33 56,75 287,840 8 40 40 40 344

41 87 MUSAB ÇİFTEL 12C 26 13 22,75 17 2 16,50 10 7 8,25 12 7 10,25 65 29 57,75 285,990 9 41 41 41 356

42 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 23 16 19,00 13 7 11,25 20 3 19,25 8 9 5,75 64 35 55,25 285,573 7 42 42 42 361

43 98 MERT AVCI 24 15 20,25 13 6 11,50 16 9 13,75 11 6 9,50 64 36 55,00 280,578 3 43 43 43 397

44 0 TÜLİN 12 16 13 12,75 9 5 7,75 23 1 22,75 11 4 10,00 59 23 53,25 280,235 4 44 44 44 399

45 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 13 21,75 14 4 13,00 11 2 10,50 11 5 9,75 61 24 55,00 278,613 10 45 45 45 410

46 113 BERFİN AKTEM 12D 28 5 26,75 9 7 7,25 11 0 11,00 11 6 9,50 59 18 54,50 277,108 8 46 46 46 420

47 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 26 13 22,75 11 6 9,50 14 3 13,25 10 9 7,75 61 31 53,25 275,045 9 47 47 47 435

48 0 ALPER ÇAVUŞAN 12E 20 14 16,50 12 4 11,00 14 1 13,75 13 4 12,00 59 23 53,25 274,448 9 48 48 48 440
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

KATILIMLAR

49 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 21 9 18,75 9 2 8,50 17 2 16,50 9 3 8,25 56 16 52,00 272,913 11 49 49 49 450

50 211 CEMİLE SEVAL 12E 23 12 20,00 5 3 4,25 18 3 17,25 11 4 10,00 57 22 51,50 271,175 10 50 50 50 461

51 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 22 15 18,25 9 6 7,50 18 4 17,00 10 6 8,50 59 31 51,25 270,740 7 51 51 51 464

52 80 BERFİN ALPAK 12C 25 14 21,50 12 8 10,00 13 8 11,00 11 8 9,00 61 38 51,50 267,880 12 52 52 52 487

53 17 MERVE ATAY 12A 30 9 27,75 8 4 7,00 9 1 8,75 9 4 8,00 56 18 51,50 266,588 8 53 53 53 496

54 182 ALİ KANDEMİR 12E 20 16 16,00 12 8 10,00 15 3 14,25 11 5 9,75 58 32 50,00 264,950 11 54 54 54 504

55 162 M MUSA ÇELİK 12E 15 10 12,50 10 8 8,00 20 3 19,25 11 7 9,25 56 28 49,00 264,855 12 55 55 55 505

56 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 26 11 23,25 11 8 9,00 12 7 10,25 9 4 8,00 58 30 50,50 264,443 9 56 56 56 511

57 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 26 14 22,50 6 11 3,25 17 4 16,00 9 11 6,25 58 40 48,00 260,165 10 57 57 57 536

58 92 KISMET OKTAN 26 13 22,75 8 7 6,25 14 8 12,00 9 5 7,75 57 33 48,75 259,900 4 58 58 58 537

59 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 10 25,50 9 4 8,00 11 2 10,50 6 5 4,75 54 21 48,75 259,763 11 59 59 59 539

60 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 24 14 20,50 14 6 12,50 11 7 9,25 9 9 6,75 58 36 49,00 259,555 12 60 60 60 541

61 83 DİLA NEKİNCİOĞLU 12C 25 14 21,50 11 7 9,25 10 3 9,25 11 8 9,00 57 32 49,00 258,875 13 61 61 61 546

62 31 ROJİN ÇETİNER 31 8 29,00 10 4 9,00 8 7 6,25 6 4 5,00 55 23 49,25 258,743 5 62 62 62 547

63 215 İBRAHİM ASLAN 12E 23 14 19,50 11 7 9,25 12 2 11,50 10 9 7,75 56 32 48,00 257,375 13 63 63 63 559

64 60 ESRANUR BKR 12B 26 13 22,75 11 5 9,75 9 3 8,25 9 6 7,50 55 27 48,25 256,265 8 64 64 64 563

65 96 REMZİ FE 12C 26 12 23,00 7 10 4,50 16 5 14,75 5 3 4,25 54 30 46,50 255,185 14 65 65 65 570

66 30 RAHİME ÇELİK 12A 24 16 20,00 11 7 9,25 12 6 10,50 9 6 7,50 56 35 47,25 254,453 10 66 66 66 575

67 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 24 9 21,75 6 9 3,75 14 3 13,25 9 8 7,00 53 29 45,75 251,230 14 67 67 67 600

68 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 26 7 24,25 7 5 5,75 8 6 6,50 12 5 10,75 53 23 47,25 251,090 15 68 68 68 606

69 18 AYŞE ŞEKER 12A 20 19 15,25 6 10 3,50 20 8 18,00 10 8 8,00 56 45 44,75 250,725 11 69 69 69 611

70 103 ASLI AKARAY 12C 21 15 17,25 9 4 8,00 12 2 11,50 10 5 8,75 52 26 45,50 249,183 15 70 70 70 621

71 88 MERVE BİYAN 12C 12 14 8,50 12 6 10,50 18 1 17,75 9 8 7,00 51 29 43,75 247,993 16 71 71 71 627

72 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 31 9 28,75 9 11 6,25 9 6 7,50 4 4 3,00 53 30 45,50 247,978 9 72 72 72 628

73 183 12E 23 14 19,50 2 3 1,25 19 4 18,00 6 7 4,25 50 28 43,00 245,945 16 73 73 73 644

74 0 BERKEN AKIN 12D 21 16 17,00 10 6 8,50 13 8 11,00 10 8 8,00 54 38 44,50 245,915 13 74 74 74 645

75 85 ÖZGÜR BY 12C 25 14 21,50 12 8 10,00 9 7 7,25 8 12 5,00 54 41 43,75 242,023 17 75 75 75 669

76 45 MEŞE REMZİYE 12B 26 13 22,75 8 12 5,00 10 5 8,75 9 8 7,00 53 38 43,50 241,438 10 76 76 76 675

77 29 CUMA ARSLAN 12A 19 21 13,75 9 9 6,75 12 6 10,50 14 6 12,50 54 42 43,50 241,328 12 77 77 77 676

78 74 HAKAN TARI 12B 20 12 17,00 10 9 7,75 12 2 11,50 9 10 6,50 51 33 42,75 240,998 11 78 78 78 683

79 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 28 11 25,25 6 10 3,50 12 7 10,25 6 9 3,75 52 37 42,75 240,655 12 79 79 79 686

80 255 KADRİ KIRHAN 12E 20 19 15,25 7 10 4,50 16 4 15,00 9 8 7,00 52 41 41,75 239,695 17 80 80 80 692

81 91 HANİF KKY 12C 23 17 18,75 9 11 6,25 16 6 14,50 1 3 0,25 49 37 39,75 234,710 18 81 81 81 727

82 90 ESMA YALTA 12C 8 2 7,50 5 11 2,25 26 6 24,50 5 7 3,25 44 26 37,50 232,810 19 82 82 82 737

83 53 NURAY SEZGİN 12B 22 14 18,50 6 9 3,75 15 6 13,50 5 6 3,50 48 35 39,25 231,648 13 83 83 83 745

84 0 MEHMET GÖZYUMAN 12B 20 13 16,75 8 11 5,25 13 2 12,50 7 8 5,00 48 34 39,50 231,558 14 84 84 84 747

85 146 TEMLİHA HATİP 12E 16 22 10,50 11 8 9,00 12 8 10,00 12 6 10,50 51 44 40,00 230,535 18 85 85 85 755

86 219 AYLİN ULUBA 12E 22 16 18,00 11 7 9,25 11 6 9,50 5 12 2,00 49 41 38,75 228,248 19 86 86 86 780

87 100 AYSU TAŞKAYA 12C 23 16 19,00 11 8 9,00 9 6 7,50 5 5 3,75 48 35 39,25 228,193 20 87 87 87 781

88 227 NUR SOLCATUTAN 12E 26 11 23,25 8 8 6,00 7 3 6,25 6 11 3,25 47 33 38,75 225,815 20 88 88 88 798

89 5 İPEK SEÇER 12A 22 17 17,75 10 9 7,75 7 4 6,00 8 3 7,25 47 33 38,75 224,830 13 89 89 89 806

90 47 AYŞE BALTACI 12B 16 13 12,75 13 6 11,50 11 4 10,00 3 1 2,75 43 24 37,00 222,963 15 90 90 90 822

91 28 RABİA OLZUNGA 12A 22 15 18,25 10 9 7,75 12 6 10,50 2 7 0,25 46 37 36,75 222,865 14 91 91 91 823

92 41 EMİNE BAŞARAN 12B 20 10 17,50 6 5 4,75 9 2 8,50 7 9 4,75 42 26 35,50 216,510 16 92 92 92 872

93 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 19 12 16,00 10 7 8,25 9 3 8,25 2 2 1,50 40 24 34,00 212,540 15 93 93 93 896

94 77 KÜBRA ÇETİN 12C 15 6 13,50 9 4 8,00 7 2 6,50 7 5 5,75 38 17 33,75 209,693 21 94 94 94 927

95 229 ZOZAN İDİ 12E 20 13 16,75 7 5 5,75 7 2 6,50 6 8 4,00 40 28 33,00 207,613 21 95 95 95 948

96 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 18 13 14,75 4 8 2,00 11 3 10,25 6 3 5,25 39 27 32,25 207,055 16 96 96 96 954
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

KATILIMLAR

97 95 HELİN DEMİR 12C 16 20 11,00 9 8 7,00 7 5 5,75 5 9 2,75 37 42 26,50 186,965 22 97 97 97 1119

98 10 EDİP FARUK 12A 13 16 9,00 6 9 3,75 11 8 9,00 6 8 4,00 36 41 25,75 186,128 17 98 98 98 1130
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 ADEM EROĞLU 34 5 32,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 4 0,00 29 5 27,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 86 23 80,25 367,935 29

2 0 YUSUF SAVAŞ 22 12 19,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 30 3 29,25 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 21 68,75 331,918 119

3 98 MERT AVCI 24 15 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 16 9 13,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 64 36 55,00 280,578 397

4 92 KISMET OKTAN 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 14 8 12,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 57 33 48,75 259,900 537

5 31 ROJİN ÇETİNER 31 8 29,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 7 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 55 23 49,25 258,743 547
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 71 HANDAN ORTAKAYA 12 30 10 27,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 3 27,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 84 27 77,25 358,358 52

2 15874 GİZEM ÖZBÜLBÜL 12 25 12 22,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 24 3 23,25 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 79 22 73,50 343,795 84

3 9 MUHAMMED BOZKURT 12 22 11 19,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 24 5 22,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 71 27 64,25 314,800 204

4 0 TÜLİN 12 16 13 12,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 23 1 22,75 2 1 1,75 4 3 3,25 5 0 5,00 59 23 53,25 280,235 399
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 11 HABİP  KPİRİNÇ 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 29 6 27,50 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 88 23 82,25 374,923 19

2 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 32 4 31,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 86 27 79,25 367,678 30

3 23 ESMA AKKUŞ 12A 27 13 23,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 25 5 23,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 75 31 67,25 325,395 157

4 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 19 11 16,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 2 26,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 69 26 62,50 312,063 223

5 25 ENES AĞIREL 12A 23 16 19,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 25 5 23,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 69 33 60,75 303,718 262

6 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 15 2 14,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 66 18 61,50 300,895 283

7 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 22 15 18,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 18 4 17,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 2 1,50 59 31 51,25 270,740 464

8 17 MERVE ATAY 12A 30 9 27,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 9 1 8,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 56 18 51,50 266,588 496

9 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 12 7 10,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 58 30 50,50 264,443 511

10 30 RAHİME ÇELİK 12A 24 16 20,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 12 6 10,50 3 1 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 56 35 47,25 254,453 575

11 18 AYŞE ŞEKER 12A 20 19 15,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 20 8 18,00 2 3 1,25 6 1 5,75 2 4 1,00 56 45 44,75 250,725 611

12 29 CUMA ARSLAN 12A 19 21 13,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 12 6 10,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 54 42 43,50 241,328 676

13 5 İPEK SEÇER 12A 22 17 17,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 47 33 38,75 224,830 806

14 28 RABİA OLZUNGA 12A 22 15 18,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 46 37 36,75 222,865 823

15 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 19 12 16,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 212,540 896

16 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 18 13 14,75 3 0 3,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 11 3 10,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 39 27 32,25 207,055 954

17 10 EDİP FARUK 12A 13 16 9,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 11 8 9,00 3 3 2,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 36 41 25,75 186,128 1130
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 23 7 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 29 3 28,25 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 79 18 74,50 349,633 70

2 61 NUR TAMSES 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 22 5 20,75 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 78 27 71,25 334,750 105

3 39 MERVE ASAL 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 25 6 23,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 78 31 70,25 334,425 110

4 57 İSMAİL ELMA 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 5 20,75 2 5 0,75 7 0 7,00 3 3 2,25 74 31 66,25 320,408 176

5 48 KERİM YILDIZ 12B 23 5 21,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 1 15,75 4 2 3,50 5 0 5,00 5 1 4,75 68 12 65,00 312,673 217

6 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 14 21,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 24 7 22,25 3 2 2,50 5 1 4,75 2 0 2,00 67 28 60,00 301,395 282

7 43 AYLİN KARA 12B 24 14 20,50 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 20 5 18,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 67 28 60,00 298,785 290

8 60 ESRANUR BKR 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 3 1,25 5 1 4,75 2 2 1,50 55 27 48,25 256,265 563

9 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 9 6 7,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 53 30 45,50 247,978 628

10 45 MEŞE REMZİYE 12B 26 13 22,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 10 5 8,75 1 3 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 53 38 43,50 241,438 675

11 74 HAKAN TARI 12B 20 12 17,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 12 2 11,50 3 4 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 51 33 42,75 240,998 683

12 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 12 7 10,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 52 37 42,75 240,655 686

13 53 NURAY SEZGİN 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 15 6 13,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 48 35 39,25 231,648 745

14 0 MEHMET GÖZYUMAN 12B 20 13 16,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 13 2 12,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 48 34 39,50 231,558 747

15 47 AYŞE BALTACI 12B 16 13 12,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 4 10,00 3 1 2,75 43 24 37,00 222,963 822

16 41 EMİNE BAŞARAN 12B 20 10 17,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 9 2 8,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 2 3,50 42 26 35,50 216,510 872
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 102 MERYEM ÖTGEN 12C 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 29 3 28,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 80 22 74,50 350,100 67

2 108 ROŞNA AKBULUT 12C 28 11 25,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 29 2 28,50 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 75 22 69,50 334,293 111

3 81 HAMZAKIRTI 12C 17 9 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 3 30,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 74 26 67,50 329,728 133

4 272 FERİDE ELÇİ 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 19 4 18,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 74 28 67,00 319,700 180

5 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 29 11 26,25 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 18 3 17,25 2 3 1,25 3 3 2,25 6 0 6,00 71 24 65,00 314,338 207

6 109 ALİ BOZKURT 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 26 4 25,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 70 31 62,25 310,763 231

7 78 SEVİM KILIÇ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 21 8 19,00 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 72 34 63,50 310,698 233

8 2 BEYZA TAŞÇI 12C 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 19 2 18,50 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 69 31 61,25 303,623 263

9 87 MUSAB ÇİFTEL 12C 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 7 8,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 3 2,25 65 29 57,75 285,990 356

10 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 13 21,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 61 24 55,00 278,613 410

11 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 21 9 18,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 17 2 16,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 3 2,25 56 16 52,00 272,913 450

12 80 BERFİN ALPAK 12C 25 14 21,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 8 11,00 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 61 38 51,50 267,880 487

13 83 DİLA NEKİNCİOĞLU 12C 25 14 21,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 10 3 9,25 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 57 32 49,00 258,875 546

14 96 REMZİ FE 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 16 5 14,75 3 0 3,00 2 3 1,25 54 30 46,50 255,185 570

15 103 ASLI AKARAY 12C 21 15 17,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 12 2 11,50 1 2 0,50 5 1 4,75 4 2 3,50 52 26 45,50 249,183 621

16 88 MERVE BİYAN 12C 12 14 8,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 18 1 17,75 3 3 2,25 5 1 4,75 1 4 0,00 51 29 43,75 247,993 627

17 85 ÖZGÜR BY 12C 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 9 7 7,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 54 41 43,75 242,023 669

18 91 HANİF KKY 12C 23 17 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 6 14,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 37 39,75 234,710 727

19 90 ESMA YALTA 12C 8 2 7,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 26 6 24,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 44 26 37,50 232,810 737

20 100 AYSU TAŞKAYA 12C 23 16 19,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 6 7,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 48 35 39,25 228,193 781

21 77 KÜBRA ÇETİN 12C 15 6 13,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 2 6,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 38 17 33,75 209,693 927

22 95 HELİN DEMİR 12C 16 20 11,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 7 5 5,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 37 42 26,50 186,965 1119



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 24 4 23,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 77 28 70,00 333,378 113

2 128 KUDRET KONAK 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 18 7 16,25 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 77 24 71,00 332,083 117

3 110 SEMAVİ GEYİK 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 16 4 15,00 4 2 3,50 5 1 4,75 5 1 4,75 73 25 66,75 317,590 189

4 121 HİRA ALHAS 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 17 1 16,75 6 0 6,00 5 1 4,75 3 3 2,25 70 22 64,50 311,585 224

5 127 RENAS DEFİŞET 12D 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 17 8 15,00 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 69 33 60,75 299,575 287

6 118 Ö YUSUF AKER 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 26 4 25,00 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 68 39 58,25 297,933 296

7 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 23 16 19,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 20 3 19,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 64 35 55,25 285,573 361

8 113 BERFİN AKTEM 12D 28 5 26,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 11 0 11,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 59 18 54,50 277,108 420

9 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 26 13 22,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 14 3 13,25 4 2 3,50 4 3 3,25 2 4 1,00 61 31 53,25 275,045 435

10 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 4 16,00 4 3 3,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 58 40 48,00 260,165 536

11 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 11 2 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 54 21 48,75 259,763 539

12 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 24 14 20,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 11 7 9,25 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 58 36 49,00 259,555 541

13 0 BERKEN AKIN 12D 21 16 17,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 13 8 11,00 4 2 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 54 38 44,50 245,915 645
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 236 HELİN BAKIR 12E 26 14 22,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 25 4 24,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 78 27 71,25 336,828 97

2 0 LATİF ALTUNDAĞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 2 22,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 27 71,25 336,338 98

3 246 ROHAT BARAN 12E 26 9 23,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 26 1 25,75 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 75 19 70,25 335,725 100

4 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 27 11 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 25 7 23,25 4 1 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 76 26 69,50 331,473 122

5 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 20 3 19,25 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 71 27 64,25 312,253 219

6 233 BİLGE AS *N 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 16 3 15,25 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 69 25 62,75 305,653 255

7 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 19 5 17,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 65 23 59,25 295,658 307

8 189 BERFİN ÖRDEK 12E 27 13 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 18 6 16,50 2 2 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 65 33 56,75 287,840 344

9 0 ALPER ÇAVUŞAN 12E 20 14 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 14 1 13,75 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 59 23 53,25 274,448 440

10 211 CEMİLE SEVAL 12E 23 12 20,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 18 3 17,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 57 22 51,50 271,175 461

11 182 ALİ KANDEMİR 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 15 3 14,25 3 3 2,25 5 1 4,75 3 1 2,75 58 32 50,00 264,950 504

12 162 M MUSA ÇELİK 12E 15 10 12,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 20 3 19,25 4 3 3,25 3 3 2,25 4 1 3,75 56 28 49,00 264,855 505

13 215 İBRAHİM ASLAN 12E 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 12 2 11,50 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 56 32 48,00 257,375 559

14 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 24 9 21,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 14 3 13,25 2 4 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 53 29 45,75 251,230 600

15 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 26 7 24,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 8 6 6,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 53 23 47,25 251,090 606

16 183 12E 23 14 19,50 1 0 1,00 1 3 0,25 19 4 18,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 2 0,50 50 28 43,00 245,945 644

17 255 KADRİ KIRHAN 12E 20 19 15,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 16 4 15,00 3 3 2,25 5 1 4,75 1 4 0,00 52 41 41,75 239,695 692

18 146 TEMLİHA HATİP 12E 16 22 10,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 8 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 51 44 40,00 230,535 755

19 219 AYLİN ULUBA 12E 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 6 9,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 49 41 38,75 228,248 780

20 227 NUR SOLCATUTAN 12E 26 11 23,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 7 3 6,25 2 5 0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 47 33 38,75 225,815 798

21 229 ZOZAN İDİ 12E 20 13 16,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 7 2 6,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 40 28 33,00 207,613 948
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 ADEM EROĞLU 34 5 32,75 9 8 7,00 29 5 27,75 14 5 12,75 86 23 80,25 367,935 1 2 2 2 29

2 0 YUSUF SAVAŞ 22 12 19,00 6 2 5,50 30 3 29,25 16 4 15,00 74 21 68,75 331,918 2 16 16 16 119

3 98 MERT AVCI 24 15 20,25 13 6 11,50 16 9 13,75 11 6 9,50 64 36 55,00 280,578 3 43 43 43 397

4 92 KISMET OKTAN 26 13 22,75 8 7 6,25 14 8 12,00 9 5 7,75 57 33 48,75 259,900 4 58 58 58 537

5 31 ROJİN ÇETİNER 31 8 29,00 10 4 9,00 8 7 6,25 6 4 5,00 55 23 49,25 258,743 5 62 62 62 547
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 71 HANDAN ORTAKAYA 12 30 10 27,50 12 8 10,00 28 3 27,25 14 6 12,50 84 27 77,25 358,358 1 4 4 4 52

2 15874 GİZEM ÖZBÜLBÜL 12 25 12 22,00 15 5 13,75 24 3 23,25 15 2 14,50 79 22 73,50 343,795 2 7 7 7 84

3 9 MUHAMMED BOZKURT 12 22 11 19,25 12 5 10,75 24 5 22,75 13 6 11,50 71 27 64,25 314,800 3 23 23 23 204

4 0 TÜLİN 12 16 13 12,75 9 5 7,75 23 1 22,75 11 4 10,00 59 23 53,25 280,235 4 44 44 44 399
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 11 HABİP  KPİRİNÇ 12A 29 8 27,00 17 2 16,50 29 6 27,50 13 7 11,25 88 23 82,25 374,923 1 1 1 1 19

2 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 28 10 25,50 14 5 12,75 32 4 31,00 12 8 10,00 86 27 79,25 367,678 2 3 3 3 30

3 23 ESMA AKKUŞ 12A 27 13 23,75 12 6 10,50 25 5 23,75 11 7 9,25 75 31 67,25 325,395 3 19 19 19 157

4 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 19 11 16,25 12 6 10,50 27 2 26,50 11 7 9,25 69 26 62,50 312,063 4 27 27 27 223

5 25 ENES AĞIREL 12A 23 16 19,00 7 8 5,00 25 5 23,75 14 4 13,00 69 33 60,75 303,718 5 32 32 32 262

6 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 29 8 27,00 10 7 8,25 15 2 14,50 12 1 11,75 66 18 61,50 300,895 6 35 35 35 283

7 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 22 15 18,25 9 6 7,50 18 4 17,00 10 6 8,50 59 31 51,25 270,740 7 51 51 51 464

8 17 MERVE ATAY 12A 30 9 27,75 8 4 7,00 9 1 8,75 9 4 8,00 56 18 51,50 266,588 8 53 53 53 496

9 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 26 11 23,25 11 8 9,00 12 7 10,25 9 4 8,00 58 30 50,50 264,443 9 56 56 56 511

10 30 RAHİME ÇELİK 12A 24 16 20,00 11 7 9,25 12 6 10,50 9 6 7,50 56 35 47,25 254,453 10 66 66 66 575

11 18 AYŞE ŞEKER 12A 20 19 15,25 6 10 3,50 20 8 18,00 10 8 8,00 56 45 44,75 250,725 11 69 69 69 611

12 29 CUMA ARSLAN 12A 19 21 13,75 9 9 6,75 12 6 10,50 14 6 12,50 54 42 43,50 241,328 12 77 77 77 676

13 5 İPEK SEÇER 12A 22 17 17,75 10 9 7,75 7 4 6,00 8 3 7,25 47 33 38,75 224,830 13 89 89 89 806

14 28 RABİA OLZUNGA 12A 22 15 18,25 10 9 7,75 12 6 10,50 2 7 0,25 46 37 36,75 222,865 14 91 91 91 823

15 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 19 12 16,00 10 7 8,25 9 3 8,25 2 2 1,50 40 24 34,00 212,540 15 93 93 93 896

16 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 18 13 14,75 4 8 2,00 11 3 10,25 6 3 5,25 39 27 32,25 207,055 16 96 96 96 954

17 10 EDİP FARUK 12A 13 16 9,00 6 9 3,75 11 8 9,00 6 8 4,00 36 41 25,75 186,128 17 98 98 98 1130
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 23 7 21,25 11 5 9,75 29 3 28,25 16 3 15,25 79 18 74,50 349,633 1 6 6 6 70

2 61 NUR TAMSES 12B 29 11 26,25 11 8 9,00 22 5 20,75 16 3 15,25 78 27 71,25 334,750 2 11 11 11 105

3 39 MERVE ASAL 12B 25 13 21,75 15 5 13,75 25 6 23,50 13 7 11,25 78 31 70,25 334,425 3 12 12 12 110

4 57 İSMAİL ELMA 12B 25 14 21,50 15 4 14,00 22 5 20,75 12 8 10,00 74 31 66,25 320,408 4 20 20 20 176

5 48 KERİM YILDIZ 12B 23 5 21,75 15 3 14,25 16 1 15,75 14 3 13,25 68 12 65,00 312,673 5 25 25 25 217

6 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 14 21,50 8 4 7,00 24 7 22,25 10 3 9,25 67 28 60,00 301,395 6 34 34 34 282

7 43 AYLİN KARA 12B 24 14 20,50 10 4 9,00 20 5 18,75 13 5 11,75 67 28 60,00 298,785 7 37 37 37 290

8 60 ESRANUR BKR 12B 26 13 22,75 11 5 9,75 9 3 8,25 9 6 7,50 55 27 48,25 256,265 8 64 64 64 563

9 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 31 9 28,75 9 11 6,25 9 6 7,50 4 4 3,00 53 30 45,50 247,978 9 72 72 72 628

10 45 MEŞE REMZİYE 12B 26 13 22,75 8 12 5,00 10 5 8,75 9 8 7,00 53 38 43,50 241,438 10 76 76 76 675

11 74 HAKAN TARI 12B 20 12 17,00 10 9 7,75 12 2 11,50 9 10 6,50 51 33 42,75 240,998 11 78 78 78 683

12 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 28 11 25,25 6 10 3,50 12 7 10,25 6 9 3,75 52 37 42,75 240,655 12 79 79 79 686

13 53 NURAY SEZGİN 12B 22 14 18,50 6 9 3,75 15 6 13,50 5 6 3,50 48 35 39,25 231,648 13 83 83 83 745

14 0 MEHMET GÖZYUMAN 12B 20 13 16,75 8 11 5,25 13 2 12,50 7 8 5,00 48 34 39,50 231,558 14 84 84 84 747

15 47 AYŞE BALTACI 12B 16 13 12,75 13 6 11,50 11 4 10,00 3 1 2,75 43 24 37,00 222,963 15 90 90 90 822

16 41 EMİNE BAŞARAN 12B 20 10 17,50 6 5 4,75 9 2 8,50 7 9 4,75 42 26 35,50 216,510 16 92 92 92 872
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 102 MERYEM ÖTGEN 12C 27 10 24,50 10 5 8,75 29 3 28,25 14 4 13,00 80 22 74,50 350,100 1 5 5 5 67

2 108 ROŞNA AKBULUT 12C 28 11 25,25 4 3 3,25 29 2 28,50 14 6 12,50 75 22 69,50 334,293 2 13 13 13 111

3 81 HAMZAKIRTI 12C 17 9 14,75 13 7 11,25 31 3 30,25 13 7 11,25 74 26 67,50 329,728 3 18 18 18 133

4 272 FERİDE ELÇİ 12C 28 12 25,00 11 8 9,00 19 4 18,00 16 4 15,00 74 28 67,00 319,700 4 21 21 21 180

5 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 29 11 26,25 13 4 12,00 18 3 17,25 11 6 9,50 71 24 65,00 314,338 5 24 24 24 207

6 109 ALİ BOZKURT 12C 25 12 22,00 10 7 8,25 26 4 25,00 9 8 7,00 70 31 62,25 310,763 6 29 29 29 231

7 78 SEVİM KILIÇ 12C 27 13 23,75 13 6 11,50 21 8 19,00 11 7 9,25 72 34 63,50 310,698 7 30 30 30 233

8 2 BEYZA TAŞÇI 12C 28 12 25,00 12 7 10,25 19 2 18,50 10 10 7,50 69 31 61,25 303,623 8 33 33 33 263

9 87 MUSAB ÇİFTEL 12C 26 13 22,75 17 2 16,50 10 7 8,25 12 7 10,25 65 29 57,75 285,990 9 41 41 41 356

10 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 13 21,75 14 4 13,00 11 2 10,50 11 5 9,75 61 24 55,00 278,613 10 45 45 45 410

11 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 21 9 18,75 9 2 8,50 17 2 16,50 9 3 8,25 56 16 52,00 272,913 11 49 49 49 450

12 80 BERFİN ALPAK 12C 25 14 21,50 12 8 10,00 13 8 11,00 11 8 9,00 61 38 51,50 267,880 12 52 52 52 487

13 83 DİLA NEKİNCİOĞLU 12C 25 14 21,50 11 7 9,25 10 3 9,25 11 8 9,00 57 32 49,00 258,875 13 61 61 61 546

14 96 REMZİ FE 12C 26 12 23,00 7 10 4,50 16 5 14,75 5 3 4,25 54 30 46,50 255,185 14 65 65 65 570

15 103 ASLI AKARAY 12C 21 15 17,25 9 4 8,00 12 2 11,50 10 5 8,75 52 26 45,50 249,183 15 70 70 70 621

16 88 MERVE BİYAN 12C 12 14 8,50 12 6 10,50 18 1 17,75 9 8 7,00 51 29 43,75 247,993 16 71 71 71 627

17 85 ÖZGÜR BY 12C 25 14 21,50 12 8 10,00 9 7 7,25 8 12 5,00 54 41 43,75 242,023 17 75 75 75 669

18 91 HANİF KKY 12C 23 17 18,75 9 11 6,25 16 6 14,50 1 3 0,25 49 37 39,75 234,710 18 81 81 81 727

19 90 ESMA YALTA 12C 8 2 7,50 5 11 2,25 26 6 24,50 5 7 3,25 44 26 37,50 232,810 19 82 82 82 737

20 100 AYSU TAŞKAYA 12C 23 16 19,00 11 8 9,00 9 6 7,50 5 5 3,75 48 35 39,25 228,193 20 87 87 87 781

21 77 KÜBRA ÇETİN 12C 15 6 13,50 9 4 8,00 7 2 6,50 7 5 5,75 38 17 33,75 209,693 21 94 94 94 927

22 95 HELİN DEMİR 12C 16 20 11,00 9 8 7,00 7 5 5,75 5 9 2,75 37 42 26,50 186,965 22 97 97 97 1119
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12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D 28 11 25,25 13 7 11,25 24 4 23,00 12 6 10,50 77 28 70,00 333,378 1 14 14 14 113

2 128 KUDRET KONAK 12D 34 5 32,75 12 7 10,25 18 7 16,25 13 5 11,75 77 24 71,00 332,083 2 15 15 15 117

3 110 SEMAVİ GEYİK 12D 31 9 28,75 12 8 10,00 16 4 15,00 14 4 13,00 73 25 66,75 317,590 3 22 22 22 189

4 121 HİRA ALHAS 12D 27 12 24,00 12 5 10,75 17 1 16,75 14 4 13,00 70 22 64,50 311,585 4 28 28 28 224

5 127 RENAS DEFİŞET 12D 29 11 26,25 12 6 10,50 17 8 15,00 11 8 9,00 69 33 60,75 299,575 5 36 36 36 287

6 118 Ö YUSUF AKER 12D 23 16 19,00 9 9 6,75 26 4 25,00 10 10 7,50 68 39 58,25 297,933 6 38 38 38 296

7 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 23 16 19,00 13 7 11,25 20 3 19,25 8 9 5,75 64 35 55,25 285,573 7 42 42 42 361

8 113 BERFİN AKTEM 12D 28 5 26,75 9 7 7,25 11 0 11,00 11 6 9,50 59 18 54,50 277,108 8 46 46 46 420

9 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 26 13 22,75 11 6 9,50 14 3 13,25 10 9 7,75 61 31 53,25 275,045 9 47 47 47 435

10 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 26 14 22,50 6 11 3,25 17 4 16,00 9 11 6,25 58 40 48,00 260,165 10 57 57 57 536

11 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 10 25,50 9 4 8,00 11 2 10,50 6 5 4,75 54 21 48,75 259,763 11 59 59 59 539

12 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 24 14 20,50 14 6 12,50 11 7 9,25 9 9 6,75 58 36 49,00 259,555 12 60 60 60 541

13 0 BERKEN AKIN 12D 21 16 17,00 10 6 8,50 13 8 11,00 10 8 8,00 54 38 44,50 245,915 13 74 74 74 645
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12E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,5 15,3 14,69 8,0 6,5 6,35 10,4 4,8 9,16 6,6 5,0 5,31 43,4 31,6 35,51 213,350

Okul Ortalaması 24,0 12,3 20,87 10,1 6,5 8,45 17,1 4,3 16,01 10,1 6,1 8,58 61,2 29,2 53,91 278,560

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 236 HELİN BAKIR 12E 26 14 22,50 11 5 9,75 25 4 24,00 16 4 15,00 78 27 71,25 336,828 1 8 8 8 97

2 0 LATİF ALTUNDAĞ 12E 26 14 22,50 14 6 12,50 23 2 22,50 15 5 13,75 78 27 71,25 336,338 2 9 9 9 98

3 246 ROHAT BARAN 12E 26 9 23,75 11 4 10,00 26 1 25,75 12 5 10,75 75 19 70,25 335,725 3 10 10 10 100

4 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 27 11 24,25 11 5 9,75 25 7 23,25 13 3 12,25 76 26 69,50 331,473 4 17 17 17 122

5 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E 27 12 24,00 10 7 8,25 20 3 19,25 14 5 12,75 71 27 64,25 312,253 5 26 26 26 219

6 233 BİLGE AS *N 12E 30 10 27,50 11 6 9,50 16 3 15,25 12 6 10,50 69 25 62,75 305,653 6 31 31 31 255

7 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 19 5 17,75 13 7 11,25 65 23 59,25 295,658 7 39 39 39 307

8 189 BERFİN ÖRDEK 12E 27 13 23,75 10 8 8,00 18 6 16,50 10 6 8,50 65 33 56,75 287,840 8 40 40 40 344

9 0 ALPER ÇAVUŞAN 12E 20 14 16,50 12 4 11,00 14 1 13,75 13 4 12,00 59 23 53,25 274,448 9 48 48 48 440

10 211 CEMİLE SEVAL 12E 23 12 20,00 5 3 4,25 18 3 17,25 11 4 10,00 57 22 51,50 271,175 10 50 50 50 461

11 182 ALİ KANDEMİR 12E 20 16 16,00 12 8 10,00 15 3 14,25 11 5 9,75 58 32 50,00 264,950 11 54 54 54 504

12 162 M MUSA ÇELİK 12E 15 10 12,50 10 8 8,00 20 3 19,25 11 7 9,25 56 28 49,00 264,855 12 55 55 55 505

13 215 İBRAHİM ASLAN 12E 23 14 19,50 11 7 9,25 12 2 11,50 10 9 7,75 56 32 48,00 257,375 13 63 63 63 559

14 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 24 9 21,75 6 9 3,75 14 3 13,25 9 8 7,00 53 29 45,75 251,230 14 67 67 67 600

15 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 26 7 24,25 7 5 5,75 8 6 6,50 12 5 10,75 53 23 47,25 251,090 15 68 68 68 606

16 183 12E 23 14 19,50 2 3 1,25 19 4 18,00 6 7 4,25 50 28 43,00 245,945 16 73 73 73 644

17 255 KADRİ KIRHAN 12E 20 19 15,25 7 10 4,50 16 4 15,00 9 8 7,00 52 41 41,75 239,695 17 80 80 80 692

18 146 TEMLİHA HATİP 12E 16 22 10,50 11 8 9,00 12 8 10,00 12 6 10,50 51 44 40,00 230,535 18 85 85 85 755

19 219 AYLİN ULUBA 12E 22 16 18,00 11 7 9,25 11 6 9,50 5 12 2,00 49 41 38,75 228,248 19 86 86 86 780

20 227 NUR SOLCATUTAN 12E 26 11 23,25 8 8 6,00 7 3 6,25 6 11 3,25 47 33 38,75 225,815 20 88 88 88 798

21 229 ZOZAN İDİ 12E 20 13 16,75 7 5 5,75 7 2 6,50 6 8 4,00 40 28 33,00 207,613 21 95 95 95 948

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

İl Ortalaması 22,44 13,84 18,98 2,93 1,50 2,55 2,36 1,54 1,98 2,05 1,88 1,58 2,10 2,19 1,56 0,00 0,00 0,00 16,11 4,95 14,87 2,86 2,25 2,29 3,93 1,77 3,49 2,73 2,18 2,18 57,51 32,10 49,48 263,770

İlçe Ortalaması 22,44 13,84 18,98 2,93 1,50 2,55 2,36 1,54 1,98 2,05 1,88 1,58 2,10 2,19 1,56 0,00 0,00 0,00 16,11 4,95 14,87 2,86 2,25 2,29 3,93 1,77 3,49 2,73 2,18 2,18 57,51 32,10 49,48 263,770

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

KATILIMLAR

1
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

12 4 23,25 11,50 20,38 3,00 2,00 2,50 2,50 1,25 2,19 3,50 1,25 3,19 3,00 1,25 2,69 24,75 3,00 24,00 3,50 2,00 3,00 5,00 1,50 4,62 4,75 1,00 4,50 73,25 24,75 67,07 324,300

2
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

5 27,40 10,60 24,75 2,80 1,40 2,45 2,60 0,60 2,45 2,00 1,60 1,60 1,80 1,80 1,35 19,40 6,40 17,80 3,00 2,00 2,50 4,80 1,20 4,50 3,40 1,60 3,00 67,20 27,20 60,40 299,810

3
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

12D 13 26,77 11,69 23,85 3,69 1,23 3,38 2,77 1,46 2,40 2,31 2,08 1,79 2,15 2,08 1,63 16,54 4,23 15,48 4,00 2,23 3,44 3,92 2,23 3,37 2,62 2,77 1,92 64,77 30,00 57,26 288,870

4
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

12E 21 23,62 12,86 20,40 3,05 1,10 2,77 2,14 1,52 1,76 1,86 1,38 1,51 2,05 2,05 1,54 16,43 3,76 15,49 3,48 2,52 2,85 4,29 1,76 3,85 3,00 2,14 2,46 59,92 29,09 52,63 274,040

5
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

12B 16 23,94 11,63 21,03 3,00 1,31 2,67 2,38 1,63 1,97 2,38 1,94 1,89 2,38 2,06 1,86 16,13 4,31 15,05 2,38 2,50 1,75 4,38 1,44 4,02 2,81 1,88 2,34 59,78 28,70 52,58 273,880

6
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

12C 22 22,73 12,23 19,67 3,00 1,50 2,62 2,77 1,32 2,44 2,27 1,82 1,82 2,50 1,73 2,07 16,95 4,14 15,92 2,95 1,95 2,47 3,82 2,00 3,32 2,64 2,41 2,03 59,63 29,10 52,36 273,830

7
ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR
KARAHAN FEN LİSESİ

12A 17 22,94 13,53 19,56 2,71 1,65 2,29 2,88 1,59 2,49 2,18 1,35 1,84 2,00 2,47 1,38 16,82 4,71 15,65 2,71 1,88 2,24 3,88 1,53 3,50 2,71 1,94 2,22 58,83 30,65 51,17 269,790
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12 (1) Sınıf/Şube Kodlanmamış (2) 12D (3) 12E (4) 12B (5) 12C (6) 12A (7)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 18,52 15,29 14,69 2,36 1,68 1,94 2,10 1,26 1,78 1,75 1,71 1,32 1,77 1,88 1,30 0,01 0,01 0,01 10,35 4,76 9,16 1,91 1,91 1,43 2,81 1,38 2,47 1,83 1,70 1,41 43,41 31,58 35,51 213,350

İl Ortalaması 22,44 13,84 18,98 2,93 1,50 2,55 2,36 1,54 1,98 2,05 1,88 1,58 2,10 2,19 1,56 0,00 0,00 0,00 16,11 4,95 14,87 2,86 2,25 2,29 3,93 1,77 3,49 2,73 2,18 2,18 57,51 32,10 49,48 263,770

İlçe Ortalaması 22,44 13,84 18,98 2,93 1,50 2,55 2,36 1,54 1,98 2,05 1,88 1,58 2,10 2,19 1,56 0,00 0,00 0,00 16,11 4,95 14,87 2,86 2,25 2,29 3,93 1,77 3,49 2,73 2,18 2,18 57,51 32,10 49,48 263,770

Okul Ortalaması 23,95 12,31 20,87 3,04 1,39 2,69 2,57 1,44 2,21 2,22 1,66 1,81 2,23 2,01 1,73 0,00 0,00 0,00 17,07 4,27 16,01 3,09 2,19 2,54 4,13 1,74 3,70 2,88 2,13 2,34 61,18 29,14 53,90 278,560

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 YUSUF SAVAŞ 22 12 19,00 1 0 1,00 74 21 68,75 331,918 2 16 16 16 119

2 0 ADEM EROĞLU 34 5 32,75 3 2 2,50 86 23 80,25 367,935 1 2 2 2 29

3 31 ROJİN ÇETİNER 31 8 29,00 3 2 2,50 55 23 49,25 258,743 5 62 62 62 547

4 92 KISMET OKTAN 26 13 22,75 3 2 2,50 57 33 48,75 259,900 4 58 58 58 537

5 98 MERT AVCI 24 15 20,25 4 1 3,75 64 36 55,00 280,578 3 43 43 43 397
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 TÜLİN 12 16 13 12,75 4 1 3,75 59 23 53,25 280,235 4 44 44 44 399

2 9 MUHAMMED BOZKURT 12 22 11 19,25 3 2 2,50 71 27 64,25 314,800 3 23 23 23 204

3 71 HANDAN ORTAKAYA 12 30 10 27,50 1 4 0,00 84 27 77,25 358,358 1 4 4 4 52

4 15874 GİZEM ÖZBÜLBÜL 12 25 12 22,00 4 1 3,75 79 22 73,50 343,795 2 7 7 7 84
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 58 30 50,50 264,443 9 56 56 56 511

2 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 28 10 25,50 4 1 3,75 86 27 79,25 367,678 2 3 3 3 30

3 5 İPEK SEÇER 12A 22 17 17,75 2 2 1,50 47 33 38,75 224,830 13 89 89 89 806

4 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 18 13 14,75 3 0 3,00 39 27 32,25 207,055 16 96 96 96 954

5 10 EDİP FARUK 12A 13 16 9,00 3 1 2,75 36 41 25,75 186,128 17 98 98 98 1130

6 11 HABİP  KPİRİNÇ 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 88 23 82,25 374,923 1 1 1 1 19

7 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 19 12 16,00 4 1 3,75 40 24 34,00 212,540 15 93 93 93 896

8 17 MERVE ATAY 12A 30 9 27,75 2 0 2,00 56 18 51,50 266,588 8 53 53 53 496

9 18 AYŞE ŞEKER 12A 20 19 15,25 3 2 2,50 56 45 44,75 250,725 11 69 69 69 611

10 23 ESMA AKKUŞ 12A 27 13 23,75 1 4 0,00 75 31 67,25 325,395 3 19 19 19 157

11 25 ENES AĞIREL 12A 23 16 19,00 3 1 2,75 69 33 60,75 303,718 5 32 32 32 262

12 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 22 15 18,25 1 3 0,25 59 31 51,25 270,740 7 51 51 51 464

13 28 RABİA OLZUNGA 12A 22 15 18,25 2 3 1,25 46 37 36,75 222,865 14 91 91 91 823

14 29 CUMA ARSLAN 12A 19 21 13,75 3 2 2,50 54 42 43,50 241,328 12 77 77 77 676

15 30 RAHİME ÇELİK 12A 24 16 20,00 2 3 1,25 56 35 47,25 254,453 10 66 66 66 575

16 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 66 18 61,50 300,895 6 35 35 35 283

17 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 19 11 16,25 1 2 0,50 69 26 62,50 312,063 4 27 27 27 223
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 MEHMET GÖZYUMAN 12B 20 13 16,75 2 3 1,25 48 34 39,50 231,558 14 84 84 84 747

2 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 52 37 42,75 240,655 12 79 79 79 686

3 39 MERVE ASAL 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 78 31 70,25 334,425 3 12 12 12 110

4 41 EMİNE BAŞARAN 12B 20 10 17,50 2 0 2,00 42 26 35,50 216,510 16 92 92 92 872

5 43 AYLİN KARA 12B 24 14 20,50 4 0 4,00 67 28 60,00 298,785 7 37 37 37 290

6 45 MEŞE REMZİYE 12B 26 13 22,75 2 3 1,25 53 38 43,50 241,438 10 76 76 76 675

7 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 53 30 45,50 247,978 9 72 72 72 628

8 47 AYŞE BALTACI 12B 16 13 12,75 3 2 2,50 43 24 37,00 222,963 15 90 90 90 822

9 48 KERİM YILDIZ 12B 23 5 21,75 4 0 4,00 68 12 65,00 312,673 5 25 25 25 217

10 53 NURAY SEZGİN 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 48 35 39,25 231,648 13 83 83 83 745

11 57 İSMAİL ELMA 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 74 31 66,25 320,408 4 20 20 20 176

12 60 ESRANUR BKR 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 55 27 48,25 256,265 8 64 64 64 563

13 61 NUR TAMSES 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 78 27 71,25 334,750 2 11 11 11 105

14 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 14 21,50 2 0 2,00 67 28 60,00 301,395 6 34 34 34 282

15 74 HAKAN TARI 12B 20 12 17,00 5 0 5,00 51 33 42,75 240,998 11 78 78 78 683

16 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 23 7 21,25 3 1 2,75 79 18 74,50 349,633 1 6 6 6 70

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 2 BEYZA TAŞÇI 12C 28 12 25,00 4 1 3,75 69 31 61,25 303,623 8 33 33 33 263

2 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 29 11 26,25 5 0 5,00 71 24 65,00 314,338 5 24 24 24 207

3 77 KÜBRA ÇETİN 12C 15 6 13,50 2 3 1,25 38 17 33,75 209,693 21 94 94 94 927

4 78 SEVİM KILIÇ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 72 34 63,50 310,698 7 30 30 30 233

5 80 BERFİN ALPAK 12C 25 14 21,50 2 3 1,25 61 38 51,50 267,880 12 52 52 52 487

6 81 HAMZAKIRTI 12C 17 9 14,75 3 2 2,50 74 26 67,50 329,728 3 18 18 18 133

7 83 DİLA NEKİNCİOĞLU 12C 25 14 21,50 3 2 2,50 57 32 49,00 258,875 13 61 61 61 546

8 85 ÖZGÜR BY 12C 25 14 21,50 4 1 3,75 54 41 43,75 242,023 17 75 75 75 669

9 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 21 9 18,75 1 1 0,75 56 16 52,00 272,913 11 49 49 49 450

10 87 MUSAB ÇİFTEL 12C 26 13 22,75 5 0 5,00 65 29 57,75 285,990 9 41 41 41 356

11 88 MERVE BİYAN 12C 12 14 8,50 3 2 2,50 51 29 43,75 247,993 16 71 71 71 627

12 90 ESMA YALTA 12C 8 2 7,50 3 2 2,50 44 26 37,50 232,810 19 82 82 82 737

13 91 HANİF KKY 12C 23 17 18,75 3 2 2,50 49 37 39,75 234,710 18 81 81 81 727

14 95 HELİN DEMİR 12C 16 20 11,00 2 2 1,50 37 42 26,50 186,965 22 97 97 97 1119

15 96 REMZİ FE 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 54 30 46,50 255,185 14 65 65 65 570

16 100 AYSU TAŞKAYA 12C 23 16 19,00 2 3 1,25 48 35 39,25 228,193 20 87 87 87 781

17 102 MERYEM ÖTGEN 12C 27 10 24,50 2 1 1,75 80 22 74,50 350,100 1 5 5 5 67

18 103 ASLI AKARAY 12C 21 15 17,25 2 1 1,75 52 26 45,50 249,183 15 70 70 70 621

19 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 13 21,75 4 1 3,75 61 24 55,00 278,613 10 45 45 45 410

20 108 ROŞNA AKBULUT 12C 28 11 25,25 1 1 0,75 75 22 69,50 334,293 2 13 13 13 111

21 109 ALİ BOZKURT 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 70 31 62,25 310,763 6 29 29 29 231

22 272 FERİDE ELÇİ 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 74 28 67,00 319,700 4 21 21 21 180

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 BERKEN AKIN 12D 21 16 17,00 4 1 3,75 54 38 44,50 245,915 13 74 74 74 645

2 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 58 40 48,00 260,165 10 57 57 57 536

3 110 SEMAVİ GEYİK 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 73 25 66,75 317,590 3 22 22 22 189

4 113 BERFİN AKTEM 12D 28 5 26,75 2 3 1,25 59 18 54,50 277,108 8 46 46 46 420

5 118 Ö YUSUF AKER 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 68 39 58,25 297,933 6 38 38 38 296

6 121 HİRA ALHAS 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 70 22 64,50 311,585 4 28 28 28 224

7 127 RENAS DEFİŞET 12D 29 11 26,25 5 0 5,00 69 33 60,75 299,575 5 36 36 36 287

8 128 KUDRET KONAK 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 77 24 71,00 332,083 2 15 15 15 117

9 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 23 16 19,00 5 0 5,00 64 35 55,25 285,573 7 42 42 42 361

10 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 54 21 48,75 259,763 11 59 59 59 539

11 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 26 13 22,75 5 0 5,00 61 31 53,25 275,045 9 47 47 47 435

12 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 24 14 20,50 4 1 3,75 58 36 49,00 259,555 12 60 60 60 541

13 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 77 28 70,00 333,378 1 14 14 14 113

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 0 ALPER ÇAVUŞAN 12E 20 14 16,50 4 1 3,75 59 23 53,25 274,448 9 48 48 48 440

2 0 LATİF ALTUNDAĞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 78 27 71,25 336,338 2 9 9 9 98

3 146 TEMLİHA HATİP 12E 16 22 10,50 3 2 2,50 51 44 40,00 230,535 18 85 85 85 755

4 162 M MUSA ÇELİK 12E 15 10 12,50 3 1 2,75 56 28 49,00 264,855 12 55 55 55 505

5 182 ALİ KANDEMİR 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 58 32 50,00 264,950 11 54 54 54 504

6 183 12E 23 14 19,50 0 0 0,00 50 28 43,00 245,945 16 73 73 73 644

7 189 BERFİN ÖRDEK 12E 27 13 23,75 3 1 2,75 65 33 56,75 287,840 8 40 40 40 344

8 211 CEMİLE SEVAL 12E 23 12 20,00 1 0 1,00 57 22 51,50 271,175 10 50 50 50 461

9 215 İBRAHİM ASLAN 12E 23 14 19,50 4 1 3,75 56 32 48,00 257,375 13 63 63 63 559

10 219 AYLİN ULUBA 12E 22 16 18,00 3 2 2,50 49 41 38,75 228,248 19 86 86 86 780

11 227 NUR SOLCATUTAN 12E 26 11 23,25 2 3 1,25 47 33 38,75 225,815 20 88 88 88 798

12 229 ZOZAN İDİ 12E 20 13 16,75 3 0 3,00 40 28 33,00 207,613 21 95 95 95 948

13 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E 27 12 24,00 4 1 3,75 71 27 64,25 312,253 5 26 26 26 219

14 233 BİLGE AS *N 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 69 25 62,75 305,653 6 31 31 31 255

15 236 HELİN BAKIR 12E 26 14 22,50 2 2 1,50 78 27 71,25 336,828 1 8 8 8 97

16 246 ROHAT BARAN 12E 26 9 23,75 4 0 4,00 75 19 70,25 335,725 3 10 10 10 100

17 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 24 9 21,75 2 3 1,25 53 29 45,75 251,230 14 67 67 67 600

18 255 KADRİ KIRHAN 12E 20 19 15,25 3 2 2,50 52 41 41,75 239,695 17 80 80 80 692

19 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 27 11 24,25 4 1 3,75 76 26 69,50 331,473 4 17 17 17 122

20 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 65 23 59,25 295,658 7 39 39 39 307

21 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 26 7 24,25 2 0 2,00 53 23 47,25 251,090 15 68 68 68 606

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

KATILIMLAR

1 0 BERKEN AKIN 12D 21 16 17,00 4 1 3,75 54 38 44,50 245,915 13 74 74 74 645

2 0 MEHMET GÖZYUMAN 12B 20 13 16,75 2 3 1,25 48 34 39,50 231,558 14 84 84 84 747

3 0 TÜLİN 12 16 13 12,75 4 1 3,75 59 23 53,25 280,235 4 44 44 44 399

4 0 ALPER ÇAVUŞAN 12E 20 14 16,50 4 1 3,75 59 23 53,25 274,448 9 48 48 48 440

5 0 LATİF ALTUNDAĞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 78 27 71,25 336,338 2 9 9 9 98

6 0 YUSUF SAVAŞ 22 12 19,00 1 0 1,00 74 21 68,75 331,918 2 16 16 16 119

7 0 ADEM EROĞLU 34 5 32,75 3 2 2,50 86 23 80,25 367,935 1 2 2 2 29

8 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 58 30 50,50 264,443 9 56 56 56 511

9 2 BEYZA TAŞÇI 12C 28 12 25,00 4 1 3,75 69 31 61,25 303,623 8 33 33 33 263

10 3 CEMRE YEŞİLDAĞ 12A 28 10 25,50 4 1 3,75 86 27 79,25 367,678 2 3 3 3 30

11 5 İPEK SEÇER 12A 22 17 17,75 2 2 1,50 47 33 38,75 224,830 13 89 89 89 806

12 7 YUSUF CAN KARAKURT 12A 18 13 14,75 3 0 3,00 39 27 32,25 207,055 16 96 96 96 954

13 9 MUHAMMED BOZKURT 12 22 11 19,25 3 2 2,50 71 27 64,25 314,800 3 23 23 23 204

14 10 EDİP FARUK 12A 13 16 9,00 3 1 2,75 36 41 25,75 186,128 17 98 98 98 1130

15 11 HABİP  KPİRİNÇ 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 88 23 82,25 374,923 1 1 1 1 19

16 16 KASIM DEDEOĞLU 12A 19 12 16,00 4 1 3,75 40 24 34,00 212,540 15 93 93 93 896

17 17 MERVE ATAY 12A 30 9 27,75 2 0 2,00 56 18 51,50 266,588 8 53 53 53 496

18 18 AYŞE ŞEKER 12A 20 19 15,25 3 2 2,50 56 45 44,75 250,725 11 69 69 69 611

19 23 ESMA AKKUŞ 12A 27 13 23,75 1 4 0,00 75 31 67,25 325,395 3 19 19 19 157

20 25 ENES AĞIREL 12A 23 16 19,00 3 1 2,75 69 33 60,75 303,718 5 32 32 32 262

21 27 ROJHELİN ÇAKMAK 12A 22 15 18,25 1 3 0,25 59 31 51,25 270,740 7 51 51 51 464

22 28 RABİA OLZUNGA 12A 22 15 18,25 2 3 1,25 46 37 36,75 222,865 14 91 91 91 823

23 29 CUMA ARSLAN 12A 19 21 13,75 3 2 2,50 54 42 43,50 241,328 12 77 77 77 676

24 30 RAHİME ÇELİK 12A 24 16 20,00 2 3 1,25 56 35 47,25 254,453 10 66 66 66 575

25 31 ROJİN ÇETİNER 31 8 29,00 3 2 2,50 55 23 49,25 258,743 5 62 62 62 547

26 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 66 18 61,50 300,895 6 35 35 35 283

27 36 DİDEMÖZGEYİK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 58 40 48,00 260,165 10 57 57 57 536

28 38 CEREN KIZILKAPLAN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 52 37 42,75 240,655 12 79 79 79 686

29 39 MERVE ASAL 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 78 31 70,25 334,425 3 12 12 12 110

30 41 EMİNE BAŞARAN 12B 20 10 17,50 2 0 2,00 42 26 35,50 216,510 16 92 92 92 872

31 43 AYLİN KARA 12B 24 14 20,50 4 0 4,00 67 28 60,00 298,785 7 37 37 37 290

32 45 MEŞE REMZİYE 12B 26 13 22,75 2 3 1,25 53 38 43,50 241,438 10 76 76 76 675

33 46 İREM KÜÇÜKBAYRAK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 53 30 45,50 247,978 9 72 72 72 628

34 47 AYŞE BALTACI 12B 16 13 12,75 3 2 2,50 43 24 37,00 222,963 15 90 90 90 822

35 48 KERİM YILDIZ 12B 23 5 21,75 4 0 4,00 68 12 65,00 312,673 5 25 25 25 217

36 52 HÜLYA GÜNEŞ 12C 29 11 26,25 5 0 5,00 71 24 65,00 314,338 5 24 24 24 207

37 53 NURAY SEZGİN 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 48 35 39,25 231,648 13 83 83 83 745

38 57 İSMAİL ELMA 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 74 31 66,25 320,408 4 20 20 20 176

39 60 ESRANUR BKR 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 55 27 48,25 256,265 8 64 64 64 563

40 61 NUR TAMSES 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 78 27 71,25 334,750 2 11 11 11 105

41 62 SÜMEYYE TOMBUL 12B 25 14 21,50 2 0 2,00 67 28 60,00 301,395 6 34 34 34 282

42 71 HANDAN ORTAKAYA 12 30 10 27,50 1 4 0,00 84 27 77,25 358,358 1 4 4 4 52

43 74 HAKAN TARI 12B 20 12 17,00 5 0 5,00 51 33 42,75 240,998 11 78 78 78 683

44 77 KÜBRA ÇETİN 12C 15 6 13,50 2 3 1,25 38 17 33,75 209,693 21 94 94 94 927

45 78 SEVİM KILIÇ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 72 34 63,50 310,698 7 30 30 30 233

46 80 BERFİN ALPAK 12C 25 14 21,50 2 3 1,25 61 38 51,50 267,880 12 52 52 52 487

47 81 HAMZAKIRTI 12C 17 9 14,75 3 2 2,50 74 26 67,50 329,728 3 18 18 18 133
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

KATILIMLAR

48 83 DİLA NEKİNCİOĞLU 12C 25 14 21,50 3 2 2,50 57 32 49,00 258,875 13 61 61 61 546

49 85 ÖZGÜR BY 12C 25 14 21,50 4 1 3,75 54 41 43,75 242,023 17 75 75 75 669

50 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 12C 21 9 18,75 1 1 0,75 56 16 52,00 272,913 11 49 49 49 450

51 87 MUSAB ÇİFTEL 12C 26 13 22,75 5 0 5,00 65 29 57,75 285,990 9 41 41 41 356

52 88 MERVE BİYAN 12C 12 14 8,50 3 2 2,50 51 29 43,75 247,993 16 71 71 71 627

53 90 ESMA YALTA 12C 8 2 7,50 3 2 2,50 44 26 37,50 232,810 19 82 82 82 737

54 91 HANİF KKY 12C 23 17 18,75 3 2 2,50 49 37 39,75 234,710 18 81 81 81 727

55 92 KISMET OKTAN 26 13 22,75 3 2 2,50 57 33 48,75 259,900 4 58 58 58 537

56 95 HELİN DEMİR 12C 16 20 11,00 2 2 1,50 37 42 26,50 186,965 22 97 97 97 1119

57 96 REMZİ FE 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 54 30 46,50 255,185 14 65 65 65 570

58 98 MERT AVCI 24 15 20,25 4 1 3,75 64 36 55,00 280,578 3 43 43 43 397

59 100 AYSU TAŞKAYA 12C 23 16 19,00 2 3 1,25 48 35 39,25 228,193 20 87 87 87 781

60 102 MERYEM ÖTGEN 12C 27 10 24,50 2 1 1,75 80 22 74,50 350,100 1 5 5 5 67

61 103 ASLI AKARAY 12C 21 15 17,25 2 1 1,75 52 26 45,50 249,183 15 70 70 70 621

62 105 POLAT ŞİRİN 12C 25 13 21,75 4 1 3,75 61 24 55,00 278,613 10 45 45 45 410

63 108 ROŞNA AKBULUT 12C 28 11 25,25 1 1 0,75 75 22 69,50 334,293 2 13 13 13 111

64 109 ALİ BOZKURT 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 70 31 62,25 310,763 6 29 29 29 231

65 110 SEMAVİ GEYİK 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 73 25 66,75 317,590 3 22 22 22 189

66 113 BERFİN AKTEM 12D 28 5 26,75 2 3 1,25 59 18 54,50 277,108 8 46 46 46 420

67 115 ZÜLFÜKAR POLAT 12A 19 11 16,25 1 2 0,50 69 26 62,50 312,063 4 27 27 27 223

68 118 Ö YUSUF AKER 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 68 39 58,25 297,933 6 38 38 38 296

69 121 HİRA ALHAS 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 70 22 64,50 311,585 4 28 28 28 224

70 127 RENAS DEFİŞET 12D 29 11 26,25 5 0 5,00 69 33 60,75 299,575 5 36 36 36 287

71 128 KUDRET KONAK 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 77 24 71,00 332,083 2 15 15 15 117

72 132 GÜÇLÜCE AHMET 12D 23 16 19,00 5 0 5,00 64 35 55,25 285,573 7 42 42 42 361

73 134 FİLİZ ÇAKMAK 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 54 21 48,75 259,763 11 59 59 59 539

74 138 AZRA BEYZA YETİK 12D 26 13 22,75 5 0 5,00 61 31 53,25 275,045 9 47 47 47 435

75 140 HİLMİ HALİSÇELİK 12D 24 14 20,50 4 1 3,75 58 36 49,00 259,555 12 60 60 60 541

76 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 77 28 70,00 333,378 1 14 14 14 113

77 146 TEMLİHA HATİP 12E 16 22 10,50 3 2 2,50 51 44 40,00 230,535 18 85 85 85 755

78 162 M MUSA ÇELİK 12E 15 10 12,50 3 1 2,75 56 28 49,00 264,855 12 55 55 55 505

79 182 ALİ KANDEMİR 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 58 32 50,00 264,950 11 54 54 54 504

80 183 12E 23 14 19,50 0 0 0,00 50 28 43,00 245,945 16 73 73 73 644

81 189 BERFİN ÖRDEK 12E 27 13 23,75 3 1 2,75 65 33 56,75 287,840 8 40 40 40 344

82 211 CEMİLE SEVAL 12E 23 12 20,00 1 0 1,00 57 22 51,50 271,175 10 50 50 50 461

83 215 İBRAHİM ASLAN 12E 23 14 19,50 4 1 3,75 56 32 48,00 257,375 13 63 63 63 559

84 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 12B 23 7 21,25 3 1 2,75 79 18 74,50 349,633 1 6 6 6 70

85 219 AYLİN ULUBA 12E 22 16 18,00 3 2 2,50 49 41 38,75 228,248 19 86 86 86 780

86 227 NUR SOLCATUTAN 12E 26 11 23,25 2 3 1,25 47 33 38,75 225,815 20 88 88 88 798

87 229 ZOZAN İDİ 12E 20 13 16,75 3 0 3,00 40 28 33,00 207,613 21 95 95 95 948

88 232 İBRAHİM H ÇİFTEL 12E 27 12 24,00 4 1 3,75 71 27 64,25 312,253 5 26 26 26 219

89 233 BİLGE AS *N 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 69 25 62,75 305,653 6 31 31 31 255

90 236 HELİN BAKIR 12E 26 14 22,50 2 2 1,50 78 27 71,25 336,828 1 8 8 8 97

91 246 ROHAT BARAN 12E 26 9 23,75 4 0 4,00 75 19 70,25 335,725 3 10 10 10 100

92 251 MERVE ÖZDOĞAN 12E 24 9 21,75 2 3 1,25 53 29 45,75 251,230 14 67 67 67 600

93 255 KADRİ KIRHAN 12E 20 19 15,25 3 2 2,50 52 41 41,75 239,695 17 80 80 80 692

94 257 MERVE GÜL KUÇAK 12E 27 11 24,25 4 1 3,75 76 26 69,50 331,473 4 17 17 17 122

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİYAYIN DENİZİ TYT -2 98 107 107 1938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19 15 14,69 2 2 1,94 40 30 33,01 213,350

Okul Ortalaması 24 12 20,87 3 1 2,69 61 29 53,91 278,560

KATILIMLAR

95 259 BERNA HATİPOĞLU 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 65 23 59,25 295,658 7 39 39 39 307

96 272 FERİDE ELÇİ 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 74 28 67,00 319,700 4 21 21 21 180

97 279 PERVİN POLATOĞLU 12E 26 7 24,25 2 0 2,00 53 23 47,25 251,090 15 68 68 68 606

98 15874 GİZEM ÖZBÜLBÜL 12 25 12 22,00 4 1 3,75 79 22 73,50 343,795 2 7 7 7 84
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YAYIN DENİZİ TYT -2

367,935 1,50
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  0
ADEM EROĞLU 120 86 23 11 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 29 % 1,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBbBCBECDCdCD DAACDECCEBEDBEbEBCDDDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CdEeB  CBEEEb bbDede     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC adECBBBCCAb  ABdCCADB BaEBDBBCCDD EC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBDD BECBaAaDCEcbDC

S D Y B%

Türkçe 40 34 5 85

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 16 2 89

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 29 5 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 0 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

259,900 27,71
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  92
KISMET OKTAN 120 57 33 30 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 58 58 58 537 % 27,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBbBeBECDCaCDcDAA DaCCEcceBEDEdeDDDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEbBEdbBEdEb  b   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC b cCdBBCCA     dC  DB       BCCa eE d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDB  d ECBbA   EeeDC

S D Y B%

Türkçe 40 26 13 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 8 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

280,578 20,49
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  98
MERT AVCI 120 64 36 20 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 43 43 43 397 % 20,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCdBaDCEce ddACDbaBEECECdcBDbaDCEACdDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbBCECBcE bDEdEBbeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız aeCBdEcBcCAE  CCBCbAaAe aBE   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız  DDda E BAbDEeDbaCCE

S D Y B%

Türkçe 40 24 15 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 5 72

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 9 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 2 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

258,743 28,22
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  31
ROJİN ÇETİNER 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 62 62 62 547 % 28,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBCCdBB CEBecCdACDdDBEEbECBEBDEDDbEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbcCEC  E bD  EaC ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  D d EBdcC    bC C d Ae      B     c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız d D   a eAD EC b   E

S D Y B%

Türkçe 40 31 8 78

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 16 2 89

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 7 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 1 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

331,918 6,14
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

  -  0
YUSUF SAVAŞ 120 74 21 25 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 119 % 6,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız adBcBdeEC C   dDdc bECCEBEDBEDEdC DbEACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız C      C E Eb E  Ba      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC DEECBBBCCAEaaAB CCADB BaEBDBBC DD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBaDcBECBDADDCEDbDC

S D Y B%

Türkçe 40 22 12 55

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 4 72

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 30 3 75

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

343,795 4,33
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12  -  15874
GİZEM ÖZBÜLBÜL 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 7 7 84 % 4,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBCCEBeDCEBCDCbA abDBEECE dceDaDe EeaaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbBCECBEEBbaEEEBeeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB EBBACA e CC CC D   ac  DBCCDD EC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız B cBBD  BADDECDdDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 25 12 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 6 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 24 3 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 0 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

358,358 2,68
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12  -  71
HANDAN ORTAKAYA 120 84 27 9 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 52 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcdDaeaECDCBCDbDAACDECCEBEDBEDEBeDbDEAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcaecEdCBdEEbDEEDBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC DEECBBBCCA  cA  CCADB BD  DBBCbDDeE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EDBabBBEeeDADDCEeeDC

S D Y B%

Türkçe 40 30 10 75

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 5 72

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 28 3 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 2 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

314,800 10,53
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12  -  9
MUHAMMED BOZKURT 120 71 27 22 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 23 204 % 10,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDaCBd  C CDADdcCaECCcBaDBEDdBdDDc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEbB  CBcEEbDEEDB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız ACaD cCBB CCAE   BdCCAaB BaE DBBC DD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDaDDaaEeBDA DCEeCDC

S D Y B%

Türkçe 40 22 11 55

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 5 56

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 24 5 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

280,235 20,59
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12  -  0
TÜLİN 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 44 44 44 399 % 20,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bB bdc bCdcC  AA bADBEcCEedE cEDDe A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EeBCEb   dA EbE  bED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  bCBEEB ACA   CC CC      BEB BCCDD E  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız B    aEDeAaDEeD DCCE

S D Y B%

Türkçe 40 16 13 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 8 5 44

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 0 2 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 23 1 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 0 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

250,725 31,53
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  18
AYŞE ŞEKER 120 56 45 19 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 69 69 69 611 % 31,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CddDeCBECDeeCDbDAAaeEdeEBEcBEDEc ccbdeed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEeB dbBdEEb db c e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBcCaAbB d  CaADBbBDd  BBCb   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız ccB Dd ECBDAaDeEedeC

S D Y B%

Türkçe 40 20 19 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 7 10 39

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 20 8 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 3 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

367,678 1,55
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  3
CEMRE YEŞİLDAĞ 120 86 27 7 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 30 % 1,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDeCBEC C CDcDdAbDECCEBEeBEDEdbDDbEACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECcEdCBE EbDEEDBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AeCDEECBBBCCAE  ABdCCADB BDEBDBBCeDDeE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBaDeBECBDAacCEeeaC

S D Y B%

Türkçe 40 28 10 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 15 3 83

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 32 4 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 2 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

241,328 34,88
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  29
CUMA ARSLAN 120 54 42 24 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 77 77 77 676 % 34,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız bcBbeeBECeCcCDdDcdaDaCaEBaDcEaEaebDcEAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEeaEdCBdE b EaDdbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız bC D ECBBdebAEd d  C  D       BB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız acBDDBBECaDAbDCEebDC

S D Y B%

Türkçe 40 19 21 48

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 12 6 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

186,128 58,31
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  10
EDİP FARUK 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 98 98 98 1130 % 58,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız addD dB C e Ccccd CedCbEBEDBEac   eeE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcE BbdCeEE    beabe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dCba ECBB C A ea Bcdd          BCC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EeBcbB EeB A edcb   

S D Y B%

Türkçe 40 13 16 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 7 7 39

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 11 8 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 4 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 3 0 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

264,443 26,37
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  1
EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 120 58 30 32 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 56 56 56 511 % 26,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBCecBBcC cC  AACaADBEECEbddBDEDDCEAadDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aCBCECBEa bDaEEcabEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız daC  bBacCA   C BC  D    cE  BCb      B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız  c  B ccBA DE Db CCE

S D Y B%

Türkçe 40 26 11 65

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 5 72

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 12 7 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 1 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

303,718 13,52
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  25
ENES AĞIREL 120 69 33 18 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 32 32 32 262 % 13,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBCCEBBDbdBd eAAbbdDcEECEbBEBDdebbbAbdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  eBCECeaEdb a EB db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız aaCB EBBACA   CCBCC DA BDB B BCbcDC  dBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDa BDEcBA bECeCDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 23 16 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 9 9 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 25 5 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 2 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

325,395 8,10
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  23
ESMA AKKUŞ 120 75 31 14 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 19 19 157 % 8,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBeCEBBDCEcCeCAbCebDccECECdEBDEDDeEeCCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aCdeaCBEEBb EEEB eED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız daCd EBcACA   CC CC D aBDBEBDBCCD  EC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDDaa aceA DECeeDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 25 5 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

374,923 0,98
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  11
HABİP  KPİRİNÇ 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 19 % 0,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBDaeBECDC CD  dACDECCEBEDBEDEdacbDEACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECBEaCBEEEA EEDBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBBCCA  eAB CCdDabBDEBDBBCCDDaECb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBDDcBEeBaAabCEDbDC

S D Y B%

Türkçe 40 29 8 73

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 29 6 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 1 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

224,830 41,59
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  5
İPEK SEÇER 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 89 89 89 806 % 41,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBeCdBcDCEBb eAACDdDccEbEedEBcbDDeEACdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EecC CecEdbDaEdBbAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  D d E  dC   cC  C  D c   E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız   D   c BA DE Dec CE

S D Y B%

Türkçe 40 22 17 55

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 9 9 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 4 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

212,540 46,23
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  16
KASIM DEDEOĞLU 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 93 93 93 896 % 46,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız addb aB   a   bDdACDECCEBEe EDEa DDbEAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEbB cCBEd b aEDBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC a ECB Bb A    e  C D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız c      E B       b  

S D Y B%

Türkçe 40 19 12 48

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 4 72

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 3 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

266,588 25,59
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  17
MERVE ATAY 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 53 53 496 % 25,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız ecBDaCBEC CBCDdDdACDECaEBEDBEDEdCDDDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız C  C EBCBc Eb   Da b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC b ECBB C            B      B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız c  Db BE BcA D E bDC

S D Y B%

Türkçe 40 30 9 75

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 16 2 89

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 1 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

222,865 42,47
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  28
RABİA OLZUNGA 120 46 37 37 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 91 91 91 823 % 42,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBee BcDb BC CdACbAbBEECEedEBeEDcaEebdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aeBeEbBEEBA abEdbAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  bCB EBcAC  B Cd CdbD     E  B     a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız      c ceb D   baeC 

S D Y B%

Türkçe 40 22 15 55

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 6 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 1 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

254,453 29,67
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  30
RAHİME ÇELİK 120 56 35 29 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 66 66 66 575 % 29,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DdCbdBacCEcCDCAACebDeEadECdEBDEDDedAbCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbcCcCBE Bb EdEBaAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  bCB EBdeCA   CC  eADbb   E            B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız B aBB  DBAb Eeed aCE

S D Y B%

Türkçe 40 24 16 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 6 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 1 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

270,740 23,94
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  27
ROJHELİN ÇAKMAK 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 51 51 51 464 % 23,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCcaBDCEdCa eACDdDcEECcbdEeDE D EACdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  daCcCe   bDEEEc AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   CBEEBdACAb  Ca    D         CCDDdEC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız e DdBDcDBA bEC de CE

S D Y B%

Türkçe 40 22 15 55

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 6 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 18 4 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 5 1 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

300,895 14,60
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  33
ÜMRAN ÖZGENÇ 120 66 18 36 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 35 35 283 % 14,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBDaeBECcCcCDcDdA DECCE EDaEDEB DDDEAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEabB  CBaEEb EaDBad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız  C e  CBBB  A e A  CC DB B E  BB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız E BDD  ECB A DCE b C

S D Y B%

Türkçe 40 29 8 73

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 2 78

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 15 2 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 0 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

207,055 49,23
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  7
YUSUF CAN KARAKURT 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 96 96 96 954 % 49,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız Ddea B DC      A DdDccEbEedEBcbDDeEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız   BCECaacd     abea      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  aC   B  CA e C B C a     E   CC   E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız   bB    BA bE    CeE

S D Y B%

Türkçe 40 18 13 45

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 11 3 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 3 0 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

312,063 11,51
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12A  -  115
ZÜLFÜKAR POLAT 120 69 26 25 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 27 27 223 % 11,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCdBeDCE CeCAACbdDBE C  d  c    EAadDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  ecC CBEEdbDEEEBbAEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB EBBACA   CC CCADADdDBEB  CCDDb   BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BaDcBcEcBADbE DbDe E

S D Y B%

Türkçe 40 19 11 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 7 5 39

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 27 2 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

298,785 14,96
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  43
AYLİN KARA 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 37 37 290 % 14,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBdCdBBDC cC CAACedDaEadEdBEBDEDDaEAadDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  CBCEC E Bb  cEB bEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB dBBACA  aCC C c     BEdb CCD  EC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDD Bc cBAaDECebDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 24 14 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 20 5 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

222,963 42,41
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  47
AYŞE BALTACI 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 90 90 90 822 % 42,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız   Bc eB C e CDAD Adbabe B c EDEBaDbbEA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CaaCBEBCBcEEbDEbDB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECdcBCbA  a    C DB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız        ECB e        

S D Y B%

Türkçe 40 16 13 40

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Ses Olayları 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 8 8 44

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 4 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

240,655 35,40
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  38
CEREN KIZILKAPLAN 120 52 37 31 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 79 79 79 686 % 35,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcBDBCBEC CcCDbDdbCaEaCEeEDBEDEaCDDDEdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CccCcc   b dbacEDBCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dCdD ECBBcCCA e c dC  DB c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız c   e  EbBaADDecedeC

S D Y B%

Türkçe 40 28 11 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 7 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 2 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 3 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

216,510 44,99
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  41
EMİNE BAŞARAN 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 92 92 92 872 % 44,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız ecBbBCBECDeBCDdDdACDadeEBEeB  EB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CE    dCa cEb  E B b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız  Cb  ECdBBC          AD         C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız ccBDb  c daA bCEebDC

S D Y B%

Türkçe 40 20 10 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 6 3 33

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 2 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

256,265 29,05
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  60
ESRANUR BKR 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 64 64 64 563 % 29,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcBDBdaEC CcCbdDAACbECCEBEceaDEBaDDDEeCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CE CBE be EEb EEDBbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız  C a  CdB CeA B       D    E  B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız de D eBEeBDA DCE be 

S D Y B%

Türkçe 40 26 13 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 3 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

240,998 35,24
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  74
HAKAN TARI 120 51 33 36 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 78 78 78 683 % 35,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBbaeBbC CcCD DcA DEbCbaE     BaDDcEACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECBEBbBdEbbe Eedeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız  CC  dCBB C A  aA   C DB   E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız daBDDdaEdeeA bCEDbeC

S D Y B%

Türkçe 40 20 12 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 9 5 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 12 2 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

349,633 3,61
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  217
İBRAHİM HALİL DAŞÇI 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 6 70 % 3,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBebdBaDCEdCDCdA DADBEEb  BEB E D EA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  eBCEC EEdb EEEB bEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCBEEBBACAE eCC CCdDA B BE DBCCDDeEC  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BaDB DEDBAaDECDCaCCE

S D Y B%

Türkçe 40 23 7 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 9 2 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 29 3 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 1 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

247,978 32,40
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  46
İREM KÜÇÜKBAYRAK 120 53 30 37 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 72 72 72 628 % 32,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBDBCBECeCcCDADAACDECCEcEDBEDEdeDcbEeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEabBEdbedEEbDdEacCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC a  CBB CC d      C Dcb    b B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız ceda   E BD  D      

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 5 72

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 6 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 4 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

320,408 9,08
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  57
İSMAİL ELMA 120 74 31 15 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 20 20 20 176 % 9,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CddDaeBEC CcCDcDeACbECCccEDBEDEBCbDDddCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEabB BCBEEEbDaEDBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AeC  ECBBBCCA d    CCAcB BaEB BBCbDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız aacbDdBECBDADDCEedbC

S D Y B%

Türkçe 40 25 14 63

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 22 5 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

312,673 11,20
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  48
KERİM YILDIZ 120 68 12 40 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 25 25 217 % 11,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEB aCBE  CcCD DAA DbCdEBEe       DDEACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEE BEBCeaEEb EEDBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC    CBB CCA   A   C DB   E  BBC   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDB DcBECB A DeEDCDC

S D Y B%

Türkçe 40 23 5 58

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 2 61

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 16 1 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 1 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

231,558 38,54
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  0
MEHMET GÖZYUMAN 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 84 84 84 747 % 38,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız aBCC BacCEBC C A acDaEEeEedEBD D  EAeaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EecCaCBdEab bEEBaeaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   CB  B ACA e C   C aADBD              B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız eaD B ccdA DE eaeCC 

S D Y B%

Türkçe 40 20 13 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 8 7 44

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 0 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 13 2 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

334,425 5,68
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  39
MERVE ASAL 120 78 31 11 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 12 110 % 5,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bddCE BDCEcCedeACa DcEECEadEBDEDDCEACdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aCBCEbBEEdADEEEBCebD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız    d EBB  AE aCCeCCAaAD DBEBDBCdDDaEC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BaDceDEDeAaDECebDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 25 13 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 5 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 25 6 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 2 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

241,438 34,83
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  45
MEŞE REMZİYE 120 53 38 29 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 76 76 76 675 % 34,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bdeC aBDCEBCbdAACabDBEECECdcBeEDDeEACCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbcCdCedEcbadEEeacED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  aCB EBBACA e be C  D c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız Bee   acdAbDECebDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 26 13 65

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 0 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 10 5 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

334,750 5,42
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  61
NUR TAMSES 120 78 27 15 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 11 11 105 % 5,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız edBDBCBECDCdCDcDAdbcECCEBEDBEDEdeDDbEAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEbBEdCBabEbDEEDe b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC DEECBBBCCA e  B CC Dc BD   BBCbDb b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDB DBBECBDADDCEeaDC

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 22 5 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 3 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

231,648 38,44
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  53
NURAY SEZGİN 120 48 35 37 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 83 83 83 745 % 38,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCdc  CE a CAAdDbDcEaCbCddBDEDDdEACdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  eBCaCeE  b bbEcbbE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   bB  BBdCA   Cb CCbDA   B   BC  c a  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız eb   cE BA  E ee eC 

S D Y B%

Türkçe 40 22 14 55

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 15 6 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 2 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

301,395 14,55
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12B  -  62
SÜMEYYE TOMBUL 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 34 34 282 % 14,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DdCCEa DCEcCeCAAbbADcEdCEadEBcEaDeEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EC   CB   bDcEEBa a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız bcCB EBcACAE  CCcCCAD bB BEBeBCCe  E  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDD  ccDBA DEe    CE

S D Y B%

Türkçe 40 25 14 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 24 7 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 2 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 2 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

310,763 11,92
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  109
ALİ BOZKURT 120 70 31 19 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 29 29 231 % 11,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız aB eEBaDCE C ddACebDcEEdECdEceEDDCEACCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aeBCECBEEBb  bE eeaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız CaCd EBB CA   bCBCCADADBDBE D C DDa  CBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDD B cadA bEdebDdCE

S D Y B%

Türkçe 40 25 12 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 4 72

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 26 4 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

249,183 32,04
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  103
ASLI AKARAY 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 70 70 70 621 % 32,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCcBc CEcd CAACDcDcEECcedE ccDD EAadDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aC C C   db EEEBa ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız bDCB EB       C  CeAD         C    E  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız   b Bc DBA DEeDbDeCE

S D Y B%

Türkçe 40 21 15 53

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 7 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 12 2 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 2 0 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

228,193 40,30
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  100
AYSU TAŞKAYA 120 48 35 37 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 87 87 87 781 % 40,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBCCc eDbacCDeAACDcDcEadEaBEBDEaDaEeCaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız aCcCcb EEBbDEcEBddED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  D d EBB CA eeC  d  D e   c  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız       EcBA bE  acb E

S D Y B%

Türkçe 40 23 16 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 7 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 0 2 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 6 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 3 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

267,880 25,13
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  80
BERFİN ALPAK 120 61 38 21 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 52 52 487 % 25,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBCbEBBeCEcC dAACDcDBEdCECdEcDEDedaAaCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbaCdCBcEBbDaEEBaeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  aCB  BB eA e Cd C dD   D    cCeD  a  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BabBdDEDBb DdebbDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 25 14 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 5 72

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 13 8 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 2 2 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

303,623 13,57
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  2
BEYZA TAŞÇI 120 69 31 20 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 33 33 263 % 13,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDeCaECDCcCDbDbACDEdbEBEDBcDEBdDDDEAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEeBEBCeEbEb aEDdaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız cC DEECBBBCCb      C  DB B    BB C  CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız acBDDaBECBDbceaEedaC

S D Y B%

Türkçe 40 28 12 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 19 2 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

258,875 28,17
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  83
DİLA NEKİNCİOĞLU 120 57 32 31 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 61 61 61 546 % 28,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bddCEaaDC cCDCAAbDcDdEECECdEBcEDDaEAedDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EeBCcCBE Bb cEEBaeEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  bCB EB AC    bCdCC D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BaDaB acBAaDECebDbCE

S D Y B%

Türkçe 40 25 14 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 0 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 10 3 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

232,810 38,03
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  90
ESMA YALTA 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 82 82 82 737 % 38,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız C dD  B C CcCD D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEeccdb  Ebb acb Cb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız  CaD ECBcBCbAE  ABBeCeDBDBDEB BBCCDD a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız c Ba  BEe  e DeEc  b

S D Y B%

Türkçe 40 8 2 20

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 1 0 6

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 26 6 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 2 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

319,700 9,29
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  272
FERİDE ELÇİ 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 21 21 180 % 9,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcBDBdaECDCcCDADAAbDECdEBEDBdaEdCDDaEeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız bcECBEaCBEEEbba DBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC ebECBBBCCA      CC DBbd E  B CC   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız aDBDDBBECBaADDCEbdDC

S D Y B%

Türkçe 40 28 12 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 19 4 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 0 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 6 1 86

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

329,728 6,86
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  81
HAMZAKIRTI 120 74 26 20 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 18 18 133 % 6,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDeeBECeCBCDADAcd      Ec    B    EAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEecEdCBEdEbDEEDBbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBBCCAE eA  CCAD DBDEBDBBCCDDbECd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EDBaDcBECBcADbeEDbeC

S D Y B%

Türkçe 40 17 9 43

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 4 3 22

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 31 3 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 1 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

234,710 37,51
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  91
HANİF KKY 120 49 37 34 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 81 81 81 727 % 37,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBdCEBBDCaeCabAAdecDaEcaEdBcBcEDcCEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBdcbaaEBbDaEEcCdba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCdEEdBACA  cCCdC  DA e B   Ba D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız e          bE   b   

S D Y B%

Türkçe 40 23 17 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 6 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 1 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

186,965 57,74
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  95
HELİN DEMİR 120 37 42 41 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 97 97 97 1119 % 57,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DddCEBBcCEeeeedbCDcDcEad C   eaDDecAaCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EecC CBbEdbDaEEBa a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız ebCd EB cC d  C   C D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız  aa   beBb DEecb eCE

S D Y B%

Türkçe 40 16 20 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 7 10 39

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 3 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

314,338 10,68
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  52
HÜLYA GÜNEŞ 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 207 % 10,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBdCdcBDCEBCDCAACDcDBEbCEedEdDEDDCaACaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBCECB   bDaEEBecED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB EBBdeA   C  CCAc     E DBC    E  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BaDc  caBb DEdDCDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 18 3 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 0 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

209,693 47,83
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  77
KÜBRA ÇETİN 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 94 94 94 927 % 47,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız eEBDBCB   C CDbDdACbEdCE    a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEabcE C  E b E DB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC D  CdB CC    A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız a  ac BE BDA Dd  e C

S D Y B%

Türkçe 40 15 6 38

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 3 3 17

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 2 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

247,993 32,35
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  88
MERVE BİYAN 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 71 71 71 627 % 32,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcdaBecEe CcCD De        Ec be d  DDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEecEBCBaEEb EE Bee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBBCCAE     Cd DB  D  D B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız bcBD dBEbBDA DaEedb 

S D Y B%

Türkçe 40 12 14 30

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 5 6 28

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 18 1 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

350,100 3,46
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  102
MERYEM ÖTGEN 120 80 22 18 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 5 67 % 3,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCdB DCEcCDCAACDcD EECECddBDc DCEAeebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  eBC CB a b aEEBCeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCBbEBBACAE cCC CC DA BaB BDBCCDD  CCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDDdBDc BA DEeDdDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 27 10 68

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 5 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 29 3 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

285,990 18,37
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  87
MUSAB ÇİFTEL 120 65 29 26 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 41 41 41 356 % 18,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDBeBEC CcCcdDdACbECCEaEDBEDEdCDccEAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECBEdCBEEEb EEDBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC c  CBBeCdA  b     ADcb     BB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız aDBDDeBEeBaA DCEcbeC

S D Y B%

Türkçe 40 26 13 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 7 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

242,023 34,52
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  85
ÖZGÜR BY 120 54 41 25 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 75 75 75 669 % 34,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız eEBDeCabCDCeCDbDbACDEabEBEDBdD BdDDcEAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEeBccCcEEEbaaEDBCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız ACeDd bBBBCCe e A  d b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız acBDDeeECBDbceaEedab

S D Y B%

Türkçe 40 25 14 63

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 7 56

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 7 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 2 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 3 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

278,613 21,16
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  105
POLAT ŞİRİN 120 61 24 35 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 45 45 45 410 % 21,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız  EBDeCabCDCcCbbDbACD dbEBEDBcDEBdDDDEAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEeBE CBEEEb aEDBCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC e  bBBBCCA       C DB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız aDBDD  ECBDb bCEe aC

S D Y B%

Türkçe 40 25 13 63

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 2 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

255,185 29,41
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  96
REMZİ FE 120 54 30 36 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 65 65 570 % 29,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBbBdBE  CcCDcDAACbcddEaEcBEDEdCDDDEACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECa BbaadEb adDca      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBddCCA  bA dCCADBbB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız E B D  E d Abb      

S D Y B%

Türkçe 40 26 12 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 5 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 0 43

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

334,293 5,73
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  108
ROŞNA AKBULUT 120 75 22 23 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 13 13 111 % 5,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CddDadBECDCcCDADdACDEdCE EDBEDddeDDDEACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız C  b E eeE   D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız Ae DEECBBBCCA   ABBCCADB  DEBDeBCCDD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EaBDDBBECBaAebCEeaDC

S D Y B%

Türkçe 40 28 11 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 4 72

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 29 2 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 5 0 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 6 1 86

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

310,698 12,02
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  78
SEVİM KILIÇ 120 72 34 14 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 30 30 233 % 12,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCEcaDCEBCeCAACabDeEdCEeBdBDEDDCEAedDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBCEC cbdbDEEEBaeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız dcbeEEBBACA B bCdCCAD   Dcc  BCCD  E  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız d  cBDaaBAaDECebDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 21 8 53

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

272,913 23,22
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12C  -  86
ZELNA YEŞİLDAĞ 120 56 16 48 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 49 450 % 23,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız b ae   DCEcC CeA   D E CEaBEBcEDDaEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız    CcCB Ed   EEB  ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız    d EBB CA   C  CCADA  aB   B  DD E   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız       E BA DECedaCCE

S D Y B%

Türkçe 40 21 9 53

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 4 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 0 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 17 2 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 0 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

275,045 22,45
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  138
AZRA BEYZA YETİK 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 47 47 435 % 22,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBaCc BDCEBaDCdAdDbDBEEbECdEBDEDDdcebdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBCEC E dbDbbEe eED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB EB ACAbBbCb CC    B           E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız eeD BDEaBeDDEeebbeCE

S D Y B%

Türkçe 40 26 13 65

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 6 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 3 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

277,108 21,67
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  113
BERFİN AKTEM 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 46 46 46 420 % 21,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcBDBCBECDCcCDADeACDE eEBED E EB    EACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcabBEBC  EEb bdbB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBBCCA                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBaD BECdbA DCEDea 

S D Y B%

Türkçe 40 28 5 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 1 61

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 0 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

245,915 33,28
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  0
BERKEN AKIN 120 54 38 28 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 74 74 74 645 % 33,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız addDcCaEd a CDbDdACedCbEBEDBEaEd DeeEACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcECBbdCeEEEb Eb B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC   ECdBcC A e AB C dD c  E  BB ba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EeB cBBEeBDeaDaEDba 

S D Y B%

Türkçe 40 21 16 53

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 6 61

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 13 8 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 1 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

260,165 27,66
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  36
DİDEMÖZGEYİK 120 58 40 22 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 57 57 536 % 27,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız bEdDBeBbbDCeCDADAACbEdeEBEcBEDEdbDDDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEdbBa aBEddb  Ecaee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız de D ECBBdCCAd     CCADB  D  DBB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EDBbbdBEaeDAcDaEebbe

S D Y B%

Türkçe 40 26 14 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 17 4 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

259,763 27,81
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  134
FİLİZ ÇAKMAK 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 59 59 539 % 27,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBCecBBDCEcC  dACDeDaEECECBEBDEDDaEeaaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EeBC b  E bDbEEB A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   Cd  B  C    C  C  D        BCCD  a   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BD  e c Bb  E ed  CE

S D Y B%

Türkçe 40 28 10 70

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 2 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

285,573 18,63
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  132
GÜÇLÜCE AHMET 120 64 35 21 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 42 42 42 361 % 18,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDeCaECDCeCcdDAAbb CbEcEDBEDEdeDbcEeCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECBEaCBEEEbDabDeae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız ACaDEECBBBdCAa     CC DB    BDBBC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EcBeDaBced A bC DbDe

S D Y B%

Türkçe 40 23 16 58

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 20 3 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 0 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

333,378 5,83
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  145
HAMİDE ŞENBAYRAM 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 14 14 113 % 5,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcBDBCaECDCeCDbDAAbDbCCE EDBEDEdaDDcEAba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEbBEdCeEEEbDEEDBde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC DEECBBBCCA eb   CCADBbBD   BBC De E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız E BcDcBdCBDAaDCEed C

S D Y B%

Türkçe 40 28 11 70

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 13 4 72

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 24 4 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

259,555 27,92
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  140
HİLMİ HALİSÇELİK 120 58 36 26 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 60 60 60 541 % 27,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DddCEBecCceC  dACDcDaEECECdEBDEDbCEAaCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBCcCBEEBbeaEEdCeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   Cd  dB CA   b  dCeD a  B   BC c     BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız eeDeB EDBb DEeDeadeE

S D Y B%

Türkçe 40 24 14 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 11 7 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 0 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

311,585 11,56
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  121
HİRA ALHAS 120 70 22 28 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 28 224 % 11,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBDBdaEe deCDADAACDEbCEBEDBEDddCDDcEead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEeBE CBdEEb EdDB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECdBBCCA     BC AD  B    BB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EDBDD BEeBDA DeEeCDd

S D Y B%

Türkçe 40 27 12 68

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 17 1 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 6 0 86

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

332,083 6,04
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  128
KUDRET KONAK 120 77 24 19 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 15 117 % 6,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDa BECeCBCDADAACDdCCEBEDBEDEBCDDDEbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEbBEddBEEEb EEDBbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC a ECdBBCCAE  A dCC DB     cB CCc aE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız dDBDDaBEeBDA DCEeb C

S D Y B%

Türkçe 40 34 5 85

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 16 1 89

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 18 7 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

297,933 15,27
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  118
Ö YUSUF AKER 120 68 39 13 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 38 38 296 % 15,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBeCdBBDCEca CeAdDcDBEaCEbBEBDEaDaEAbdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbBCdCBc db bbEBacED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   CBaEBBACA   CCdCeAD DBDBE DBCbDD E  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDDdeacDBAabECebaeCE

S D Y B%

Türkçe 40 23 16 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 26 4 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

299,575 14,81
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  127
RENAS DEFİŞET 120 69 33 18 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 36 36 287 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız bEBcBCBECbCdCDADAACbECCEBEDcEDEddDbDEAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECBEBCBdbEb cE Bbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC DEaCBBBCCAa bA  C  DB a  cbBBe e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBDDdBEeBcAab EcbDC

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 17 8 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 1 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

317,590 9,75
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12D  -  110
SEMAVİ GEYİK 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 22 22 189 % 9,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız bEBDaCBECDCdCcADAACDECCccEDBEDEBCDDcEeCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEbBEabBbEEbDaEDBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC aEECBBBC A BaA  CCdDB     b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBaD BECBcA DCEDbDC

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 15 3 83

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 16 4 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

245,945 33,23
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  183

120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 73 73 73 644 % 33,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bdaCEaaDCEcC dAACacDBEEbEedE DEDDCEe aDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız              E e ebD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  eCB EBdACA   C  CC De    E  BCCD  E eBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BD cacE de D CDd  e 

S D Y B%

Türkçe 40 23 14 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 6 61

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 19 4 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

264,950 26,01
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  182
ALİ KANDEMİR 120 58 32 30 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 54 54 54 504 % 26,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bdC cBeDCEcCaCAAecdDBEECECddBeaDDaEea   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBCECeaEdADcEEeaedD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB EBBdCA   Ce eC D     E  BCC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BbDd aEDBA DEd eD CE

S D Y B%

Türkçe 40 20 16 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 9 7 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 15 3 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 0 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

274,448 22,70
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  0
ALPER ÇAVUŞAN 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 48 48 48 440 % 22,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bB CdB DC cC deACb DcEEC edEBDEDDaEAbdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbBCECBbEBb E Ee  ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB EB AC    CC    D   Dc    C       BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDDcB E BAaDEee DCCE

S D Y B%

Türkçe 40 20 14 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 7 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 1 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 2 0 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

228,248 40,25
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  219
AYLİN ULUBA 120 49 41 30 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 86 86 86 780 % 40,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEdDBeBE  CcCcADdbeDcbeEaEDcEDEBabDDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEabBE bBEEEb EbDBac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC aEECBBaCC  a   eCCdD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız Eaea caEeBbc DeEede 

S D Y B%

Türkçe 40 22 16 55

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 6 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 3 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

287,840 17,75
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  189
BERFİN ÖRDEK 120 65 33 22 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 40 40 40 344 % 17,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız edBDBeaECaCaCDADdACDECeEBEDBaDEdCDDbEebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız C EeBcdCBEEEb abDBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC D bCBBBbbAEc    CC DBcB   DBBCC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız Ec b  BECeDA DCEedbC

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 7 61

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 18 6 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 0 50

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

295,658 15,84
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  259
BERNA HATİPOĞLU 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 39 39 307 % 15,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcdDaeBEe CcCbADAACDEdCEBEcBEDEdCDDDEACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEECc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC DEECBBcbCAEceABdCCADB B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EDBDcdBECebAaDCEDecC

S D Y B%

Türkçe 40 29 10 73

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 15 3 83

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 19 5 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 2 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

305,653 13,16
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  233
BİLGE AS *N 120 69 25 26 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 31 31 255 % 13,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBebdBBDCEcCaCdAdDADBEECECdEBDEDDCEAaCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EeBCECeEE b a EBCedD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  D B EBd CA a  C  C      B   BCb  CEC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız aDDdBDccBA DEb bDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 30 10 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 15 3 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 3 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

271,175 23,79
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  211
CEMİLE SEVAL 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 50 50 50 461 % 23,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DdeCde DCEBCDCAACbbDcEECEeB  ab  aEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  C          E EBacbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız CcCBdEBBACAE  Ce CC D  BDB   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDc  DE BA DECeb aCE

S D Y B%

Türkçe 40 23 12 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 7 8 39

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 18 3 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 2 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

336,828 5,01
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  236
HELİN BAKIR 120 78 27 15 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 8 97 % 5,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBbBCBECaCcCDdDAcCbbCebBEDdEDEdabDDEACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız Cbd BE CBEbEb EEDB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBBCCA   A  C dDBaBD BDBBCbDD E b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cDBbDBBECeDADDCEDdDC

S D Y B%

Türkçe 40 26 14 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 25 4 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

257,375 28,84
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  215
İBRAHİM ASLAN 120 56 32 32 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 63 63 63 559 % 28,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DdCeEBBDCE C  eAeDADcEEbEaddBDbDDdEdCdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbBCECBaEdb c EBeAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız   CB EBBACA   Cb  C c                 BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDDdeccaBb DECeaDeCE

S D Y B%

Türkçe 40 23 14 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 8 56

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 2 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

312,253 11,30
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  232
İBRAHİM H ÇİFTEL 120 71 27 22 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 26 26 219 % 11,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CEBDaCBEC CcCDcDAACDdCaEcEDBaaEdeDDDEAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEEbBE CcaEEb c DBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC D ECBBdCaAE eAB C  DB  DE DB      E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EaBaD BECdDAaDCEDdDC

S D Y B%

Türkçe 40 27 12 68

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 20 3 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 1 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

239,695 35,71
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  255
KADRİ KIRHAN 120 52 41 27 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 80 80 80 692 % 35,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBdCEecDCEeC eAAdbdDeEECEedEabaDDaEeCdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız ECBecCe bdb cEdB ebD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız dDCBbEBBACA e CC Ce D D D    B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız eaa BDEDBA DEeeabe E

S D Y B%

Türkçe 40 20 19 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 8 10 44

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 4 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 1 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

336,338 5,06
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  0
LATİF ALTUNDAĞ 120 78 27 15 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 9 98 % 5,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DdaecBcDCEcCcCeACDbDBEECEedcBDaDDCEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EeBCECBbEdbDEEEBeeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız CDCBEEBBACAE eCC CC DA   BE DB e       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BaDBBaEDBAeDECeCaCCE

S D Y B%

Türkçe 40 26 14 65

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 14 4 78

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 23 2 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 5 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 1 1 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

264,855 26,06
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  162
M MUSA ÇELİK 120 56 28 36 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 55 55 55 505 % 26,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız bBdeEBaDCEBC  dA acDc  C          aACaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız  eBCECBaEBb EbbdaeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız CDCB EBBdCA B CC            DaCCD aE CBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDDeBcbbBA bEdeCDCC 

S D Y B%

Türkçe 40 15 10 38

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 6 4 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 20 3 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 1 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 4 1 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

331,473 6,30
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  257
MERVE GÜL KUÇAK 120 76 26 18 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 17 17 122 % 6,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DdCCEa DCEcCDCeACbdDBE dEaBdBDEDDCEAadDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EeBCEC  E bbEEEB ebD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  DCB aBBACA  aCCdCCeDA BDBEa aCCDD EC eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BD  BDceBA DECDbDC E

S D Y B%

Türkçe 40 27 11 68

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 6 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 25 7 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 2 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 5 0 83

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

251,230 30,96
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  251
MERVE ÖZDOĞAN 120 53 29 38 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 67 67 67 600 % 30,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CcBDadBEC CcCDADAACDcdC  ED  D  eDeDEAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcdeBbBb dEEb  b a A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız cC D  CdB CCA      CC DB      BBCe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EceDad EeBDA DeEeb C

S D Y B%

Türkçe 40 24 9 60

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 10 5 56

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 3 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 2 1 33

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 4 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

225,815 41,18
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  227
NUR SOLCATUTAN 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 88 88 88 798 % 41,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDae E  CcCDdDAAbDECeEBEDBcDEdaDDDEAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CcEeaEdbeE E   aDBCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız dC a E BB CC        C           d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız cedDDeaE BbbbDd ea C

S D Y B%

Türkçe 40 26 11 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 5 67

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 3 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 1 0 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 1 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

251,090 31,27
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  279
PERVİN POLATOĞLU 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 68 68 68 606 % 31,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBDBeBE  CcCD DdAdDECCEBE  E EB DDbEeCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CE   E  BcbEb  ED ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız c da ECdBBbC       C  D       dB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EcB D BECBcAbDCEDbe 

S D Y B%

Türkçe 40 26 7 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 12 3 67

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 6 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 4 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT -2

335,725 5,16
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  246
ROHAT BARAN 120 75 19 26 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 10 10 100 % 5,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEBDBCBECDCBCDADAACDECCEBEDBEDEBCDDDEACC

Cevaplarınız CdBD dBEC C CDcDAACDaCaEcEDBE EB DbDEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEECBEBCBEEEADEEDBCABDBAE

Cevaplarınız CEE BE CeEEEb aE Ba      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ACCDEECBBBCCAEBDABBCCADBDBDEBDBBCCDDCECC

Cevaplarınız AC aEECBBBCCA B A  CCADB  D   BBCCD  E C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDBDDBBECBDADDCEDCDC

Cevaplarınız EDB a BECBaA DCEebbC

S D Y B%

Türkçe 40 26 9 65

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 11 5 61

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 26 1 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 3 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

Özel Dörtgenler 6 4 0 67

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 4 1 57

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

230,535 38,96
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  146
TEMLİHA HATİP 120 51 44 25 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 85 85 85 755 % 38,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBeCdBaDCE b ddc*bdcedcecdeEBbEDeeEACdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız EbBdEbebEdb EEEBCcED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız Cc d EBBACA B Cb eC D  Bac        da    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız BDD BcccBe DECeeDCCE

S D Y B%

Türkçe 40 16 22 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 9 9 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 12 8 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 2 60

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 2 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT -2

207,613 48,92
%

ŞANLIURFA / SİVEREK
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

12E  -  229
ZOZAN İDİ 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 95 95 95 948 % 48,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 98 107 107 1938

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DBCCEBBDCEBCDCAACDADBEECECBEBDEDDCEACCDD

Cevaplarınız DBdCEecDCEcCaCAAda DBEECECdE D     dbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ECBCECBEEBADEEEBCAEDBAEBD

Cevaplarınız   BCEbBdE b  E cCe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CDCBEEBBACAEBDCCBCCADADBDBEBDBCCDDCECCBB

Cevaplarınız  bCB  B  a    CC                      BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBBDEDBADDECDCDCCE

Cevaplarınız eb cB EaBA bd D De c

S D Y B%

Türkçe 40 20 13 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 18 6 7 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Ses Olayları 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 2 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 3 2 0 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 0 17

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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