
Sıra Adı Soyadı Sınıf Alan D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N T. Net

1 YUSUF ÖZEKİNCİ 10C 11 3 10,25 25 0 25,00 8 2 7,50 8 2 7,50 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 6 1 5,75 6 2 5,50 73,00

2 İREM AYTEKİN 10F 11 3 10,25 23 2 22,50 8 1 7,75 5 1 4,75 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 6 2 5,50 6 2 5,50 67,75

3 DOĞAN KORAK 10E 11 5 9,75 23 2 22,50 5 5 3,75 5 5 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 8 1 7,75 8 0 8,00 8 0 8,00 67,25

4 SEVCAN ALTUNPAK 10D 9 5 7,75 25 0 25,00 3 7 1,25 3 6 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 9 0 9,00 8 0 8,00 8 0 8,00 65,50

5 AHMET OZAN KARSLI 10F 7 0 7,00 20 4 19,00 8 2 7,50 5 2 4,50 3 0 3,00 2 0 2,00 9 0 9,00 8 0 8,00 6 2 5,50 65,50

6 ZEYNEP KARABAYIR 10E 11 0 11,00 18 1 17,75 7 3 6,25 8 2 7,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 7 0 7,00 65,25

7 NURDAN KOÇER 10B 11 10 8,50 23 2 22,50 6 4 5,00 5 5 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 7 1 6,75 7 1 6,75 7 1 6,75 63,75

8 SEMRA DEMİR 10F 10 9 7,75 24 1 23,75 9 1 8,75 2 6 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 6 3 5,25 5 3 4,25 8 0 8,00 63,25

9 ARDA AL 10E 9 0 9,00 20 5 18,75 6 0 6,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 9 0 9,00 8 0 8,00 4 0 4,00 62,75

10 KÜBRA ÇİFÇİ 10D 11 5 9,75 17 4 16,00 5 5 3,75 7 2 6,50 3 0 3,00 2 0 2,00 8 1 7,75 6 2 5,50 8 0 8,00 62,25

11 EMİNE DEMİRBÜKEN 10E 6 1 5,75 22 1 21,75 6 3 5,25 7 3 6,25 1 2 0,50 2 0 2,00 8 1 7,75 6 0 6,00 7 1 6,75 62,00

12 ZEYNEP EBRET 10B 9 1 8,75 23 1 22,75 6 4 5,00 5 3 4,25 2 0 2,00 2 0 2,00 6 3 5,25 6 0 6,00 6 2 5,50 61,50

13 MEHMET CAN CAN 10C 8 1 7,75 24 1 23,75 6 4 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 7 1 6,75 5 1 4,75 6 0 6,00 60,75

14 MERVAN ÖZYIKILMA Z 10C 8 0 8,00 21 2 20,50 7 3 6,25 5 4 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 9 0 9,00 5 1 4,75 6 1 5,75 60,75

15 BERFİN UÇMAK 10F 10 3 9,25 20 2 19,50 4 6 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 8 1 7,75 7 1 6,75 8 0 8,00 60,50

16 ARDA UYSAL 10D 5 2 4,50 19 3 18,25 9 1 8,75 6 4 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 8 1 7,75 5 1 4,75 7 1 6,75 59,50

17 BEYZANUR KIZILTOPRAK 10B 7 0 7,00 21 3 20,25 7 3 6,25 5 2 4,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 4 4,00 7 1 6,75 6 2 5,50 59,25

18 CİHAN GEÇGEL 10A 5 1 4,75 20 2 19,50 6 4 5,00 6 1 5,75 2 1 1,75 1 1 0,75 8 1 7,75 7 1 6,75 7 1 6,75 58,75

19 SONGÜL GÜÇ 10E 8 5 6,75 20 4 19,00 7 3 6,25 4 5 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 7 2 6,50 8 0 8,00 7 1 6,75 58,50

20 MÜCAHİT YAVUZASLAN 10C 8 8 6,00 22 2 21,50 8 2 7,50 2 5 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 4 4,00 7 1 6,75 8 0 8,00 58,25

21 EMİNE ŞENGÜL 10E 7 1 6,75 19 1 18,75 5 3 4,25 6 1 5,75 2 1 1,75 2 0 2,00 6 3 5,25 8 0 8,00 6 1 5,75 58,25

22 MELİKE ÇINAR 10F 9 1 8,75 18 2 17,50 4 5 2,75 6 1 5,75 3 0 3,00 2 0 2,00 7 2 6,50 4 0 4,00 8 0 8,00 58,25

23 ŞÜKRAN KUYEBAKAN 10A 7 3 6,25 21 4 20,00 3 7 1,25 6 4 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 9 0 9,00 8 0 8,00 6 2 5,50 57,50

24 BÜŞRA NUR ATÇA 10E 7 0 7,00 20 4 19,00 6 4 5,00 5 5 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 8 1 7,75 6 1 5,75 7 1 6,75 57,50

25 GAZAL FİDAN 10F 7 0 7,00 22 3 21,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 8 1 7,75 6 0 6,00 7 1 6,75 57,25

26 KADİR SERKENDİZ 10B 4 3 3,25 22 2 21,50 6 3 5,25 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 7 1 6,75 7 1 6,75 8 0 8,00 57,00

27 ÖZGE KANPAK 10E 7 4 6,00 23 2 22,50 2 6 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 7 2 6,50 8 0 8,00 6 2 5,50 56,75

28 ELA ÜLDEZ 10C 8 0 8,00 21 3 20,25 6 4 5,00 2 5 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 9 0 9,00 7 1 6,75 4 4 3,00 56,50

29 TÜLİN ALTUNPAK 10E 6 2 5,50 21 2 20,50 5 4 4,00 6 4 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 0 6,00 4 2 3,50 7 0 7,00 56,50

30 MEHMET DEMİRKAPI 10F 9 0 9,00 15 4 14,00 7 3 6,25 8 2 7,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 8 0 8,00 56,50

31 SAİT YAŞARTI 10D 8 4 7,00 20 1 19,75 5 4 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 7 1 6,75 8 0 8,00 5 2 4,50 55,75

32 NİSANUR ÇULCU 10B 7 0 7,00 21 3 20,25 7 3 6,25 3 4 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 2 6,50 6 2 5,50 6 2 5,50 55,50

33 ALİ KURTAR 10B 12 2 11,50 19 3 18,25 6 4 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 6 2 5,50 4 3 3,25 5 1 4,75 55,50

34 RAHİME ÖZTOSUN 10F 7 5 5,75 18 2 17,50 8 2 7,50 7 2 6,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 4 3,00 6 1 5,75 7 1 6,75 55,25

35 MERYEM KOŞAR 10A 7 0 7,00 20 1 19,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 7 0 7,00 7 1 6,75 55,00

36 MERVE YOLDAŞ 10F 9 1 8,75 22 1 21,75 6 2 5,50 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 7 1 6,75 6 1 5,75 3 0 3,00 54,75

37 REMZİYE KILIÇ 10C 6 1 5,75 20 4 19,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 7 2 6,50 6 1 5,75 6 2 5,50 54,75

38 ZEKİYE ÖZEYRANOĞLU 10B 7 0 7,00 13 6 11,50 9 1 8,75 6 1 5,75 2 1 1,75 2 0 2,00 7 2 6,50 6 1 5,75 6 1 5,75 54,75

39 HÜSEYİN ADAR UYAN 10B 6 1 5,75 17 2 16,50 8 1 7,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 7 1 6,75 4 1 3,75 7 1 6,75 53,50

40 GURBET FIRATOĞLU 10E 8 1 7,75 21 2 20,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 6 2 5,50 5 1 4,75 5 1 4,75 52,25

41 MERT ÇİFTEL 10C 7 1 6,75 21 3 20,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 6 1 5,75 6 1 5,75 52,00

42 HAKKI DURDU 10A 7 3 6,25 19 3 18,25 3 3 2,25 4 2 3,50 1 2 0,50 2 0 2,00 8 1 7,75 6 0 6,00 6 2 5,50 52,00

43 IRMAK YILDIZ 10A 8 1 7,75 15 4 14,00 6 4 5,00 5 3 4,25 3 0 3,00 2 0 2,00 6 2 5,50 4 1 3,75 7 1 6,75 52,00

44 MERVE KORKMAZOĞLU 10B 7 0 7,00 19 4 18,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 4 4,00 7 1 6,75 6 2 5,50 51,00

45 SUDENUR BOZKURT 10D 9 3 8,25 20 4 19,00 4 6 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 6 2 5,50 5 2 4,50 7 0 7,00 50,50

46 ÜMİT BALTACI 10E 4 3 3,25 19 3 18,25 4 5 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 8 0 8,00 6 2 5,50 6 2 5,50 49,75

47 BERAT CAN İREVİL 10D 6 2 5,50 15 6 13,50 9 1 8,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 8 0 8,00 4 3 3,25 7 0 7,00 49,75

48 ESMA KOYUNCU 10D 6 2 5,50 15 3 14,25 6 3 5,25 5 3 4,25 3 0 3,00 2 0 2,00 7 2 6,50 4 0 4,00 5 0 5,00 49,75

49 MEHMET YILDIZLI 10E 11 1 10,75 18 4 17,00 6 4 5,00 6 3 5,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 3 5 1,75 49,25

50 ELİF ÜMEYRA GÖKTEPE 10C 7 0 7,00 17 3 16,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 0 0,00 2 0 2,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 0 7,00 49,00

51 ZELİHA ÖNLER 10B 10 6 8,50 14 8 12,00 6 4 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 4 4,00 6 2 5,50 7 1 6,75 49,00

52 ÖZLEM TAŞÇI 10C 6 1 5,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 2 6,50 1 2 0,50 2 0 2,00 5 4 4,00 2 1 1,75 6 0 6,00 49,00

53 ÜMRAN GÜÇ 10B 8 6 6,50 19 3 18,25 3 6 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 4 4,00 5 2 4,50 8 0 8,00 48,75

54 SERPİL CANLIIŞIK 10D 6 4 5,00 20 3 19,25 5 2 4,50 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 6 1 5,75 48,75

55 CENGİZ EBRET 10A 7 0 7,00 15 2 14,50 5 5 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 6 2 5,50 7 1 6,75 6 0 6,00 48,75

56 FIRAT KARATAŞ 10F 7 0 7,00 19 2 18,50 4 5 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 4 3,00 5 0 5,00 6 1 5,75 48,75

57 MERYEM ÇİFTEL 10D 8 3 7,25 14 6 12,50 5 5 3,75 4 3 3,25 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 4 1 3,75 7 1 6,75 48,75

58 HİLAL KANTELE 10C 6 1 5,75 19 4 18,00 8 2 7,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 5 2,75 4 2 3,50 7 1 6,75 48,50

BİYEDB MAT TAR COĞ FEL DİN FİZ KİM



59 AYSUN YKAYA 10D 7 1 6,75 18 4 17,00 3 7 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 2 0 2,00 7 1 6,75 6 2 5,50 5 0 5,00 48,25

60 ARDIL ÖZTÜRK 10D 8 5 6,75 17 5 15,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 0 3,00 1 1 0,75 6 2 5,50 5 1 4,75 4 3 3,25 47,75

61 YONCA GEZGİNÇ 10A 6 2 5,50 19 5 17,75 4 3 3,25 2 5 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 6 3 5,25 7 1 6,75 5 2 4,50 47,50

62 HAZAL İPEKSATAN 10D 9 3 8,25 16 4 15,00 4 6 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 8 0 8,00 2 0 2,00 6 2 5,50 47,50

63 EZGİ KUTLU 10B 7 0 7,00 20 3 19,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 7 1 6,75 5 3 4,25 4 3 3,25 47,25

64 BEYZA ÖNCEL 10C 7 0 7,00 19 2 18,50 5 4 4,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 8 0 8,00 3 2 2,50 4 3 3,25 47,25

65 ENES ÖZFIRAT 10F 8 0 8,00 16 4 15,00 4 6 2,50 4 3 3,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 4 1 3,75 7 1 6,75 47,25

66 ÜLKÜ BİLGE YENİKÖY 10F 9 2 8,50 15 6 13,50 5 4 4,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 1 6,75 6 1 5,75 6 1 5,75 46,75

67 RAVZANUR SARISALTIK 10E 7 0 7,00 14 5 12,75 8 2 7,50 2 5 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 3 3,25 4 1 3,75 7 1 6,75 46,75

68 TALAT AKGEYİK 10A 11 6 9,50 15 7 13,25 6 3 5,25 4 4 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 6 2 5,50 4 2 3,50 5 3 4,25 46,75

69 YUSUF KUYANAY 10D 7 1 6,75 14 4 13,00 5 5 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 8 1 7,75 4 0 4,00 7 1 6,75 45,75

70 RABİA BİLAL 10C 7 1 6,75 18 1 17,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 6 1 5,75 2 0 2,00 5 0 5,00 45,75

71 İSMAİL UÇAR 10C 11 5 9,75 11 5 9,75 4 6 2,50 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 6 2 5,50 5 1 4,75 7 1 6,75 45,75

72 MEDİNE YILDIRIM 10D 6 6 4,50 18 6 16,50 4 4 3,00 2 8 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 7 2 6,50 5 2 4,50 7 1 6,75 45,50

73 AYŞEGÜL BURHANKULU 10C 6 2 5,50 17 7 15,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 6 2 5,50 6 0 6,00 6 0 6,00 45,50

74 AYŞE AÇIKALIN 10A 8 2 7,50 17 3 16,25 3 2 2,50 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 6 0 6,00 6 2 5,50 45,50

75 HİLAL İLENGİZ 10D 9 5 7,75 12 4 11,00 5 4 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 8 1 7,75 3 2 2,50 6 2 5,50 45,50

76 BERAT SAVAŞ 10C 7 2 6,50 12 0 12,00 6 4 5,00 6 4 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 6 2 5,50 2 1 1,75 6 0 6,00 45,50

77 HELİN GÜMÜŞTAŞ 10E 6 0 6,00 18 1 17,75 3 7 1,25 3 7 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 7 1 6,75 4 1 3,75 5 1 4,75 45,25

78 AYŞE NUR SİRİ 10D 7 1 6,75 16 0 16,00 2 5 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 8 0 8,00 3 2 2,50 7 1 6,75 44,75

79 NUJEN BİLAL 10D 7 1 6,75 20 3 19,25 2 5 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 6 2 5,50 4 2 3,50 6 2 5,50 44,50

80 ARDA AYDAR 10E 7 3 6,25 14 4 13,00 7 3 6,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 6 3 5,25 3 2 2,50 4 2 3,50 44,50

81 KEMAL ÖZ 10D 7 0 7,00 17 4 16,00 5 2 4,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 1 2 0,50 44,25

82 DİNAR BOYNUKA * 10A 6 0 6,00 16 1 15,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 6 0 6,00 4 2 3,50 6 1 5,75 44,00

83 ENVER SIMAKLI 10D 3 5 1,75 18 4 17,00 5 5 3,75 3 2 2,50 0 0 0,00 1 1 0,75 6 3 5,25 7 0 7,00 6 2 5,50 43,50

84 ZİYADİN İSTEMİ 10E 4 3 3,25 15 4 14,00 7 2 6,50 4 2 3,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 3 4,25 3 2 2,50 5 2 4,50 43,50

85 SULTAN ÇİÇEK 10E 7 0 7,00 17 3 16,25 7 0 7,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 2 3,50 5 3 4,25 43,50

86 S YAZİYE AYVERDİ 10B 10 3 9,25 18 7 16,25 3 3 2,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 1 2 0,50 7 1 6,75 43,00

87 DİLBER BEYAZKUŞ 10D 8 0 8,00 16 6 14,50 5 5 3,75 3 3 2,25 3 0 3,00 2 0 2,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 3 3,25 42,50

88 DİYAR GEÇGEL 10F 7 0 7,00 10 7 8,25 6 4 5,00 4 4 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 2 5,50 5 3 4,25 5 2 4,50 42,50

89 ELİF ASLI DURANKUŞ 10E 7 0 7,00 14 5 12,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 4 4,00 6 0 6,00 5 3 4,25 42,25

90 FİGEN EŞDUS 10C 8 1 7,75 18 4 17,00 5 3 4,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 6 1,50 5 2 4,50 4 3 3,25 42,25

91 İLAYDA BEGAN 10B 6 4 5,00 12 5 10,75 4 4 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 8 1 7,75 6 2 5,50 6 2 5,50 42,00

92 NUREVŞAN BALIKÇI 10F 4 1 3,75 14 5 12,75 4 4 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 9 0 9,00 3 3 2,25 5 1 4,75 41,75

93 LEYA ASAL 10F 8 0 8,00 14 5 12,75 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 6 0 6,00 6 0 6,00 5 2 4,50 41,50

94 KADİR ÇELİK 10C 7 4 6,00 14 5 12,75 6 4 5,00 2 8 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 2 6,50 3 0 3,00 6 1 5,75 41,50

95 ESMA NUR ÇELİK 10E 9 3 8,25 15 9 12,75 4 6 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 5 4 4,00 4 3 3,25 7 1 6,75 41,25

96 FATMA NUR ÇINAR 10A 8 2 7,50 13 0 13,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 6 1 5,75 41,00

97 ROJHAT BOYNUKARA 10A 7 1 6,75 13 3 12,25 5 3 4,25 4 3 3,25 2 1 1,75 2 0 2,00 7 2 6,50 1 1 0,75 4 2 3,50 41,00

98 BAVER BİLAL 10B 8 3 7,25 13 4 12,00 3 7 1,25 6 4 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 2 4,50 3 1 2,75 4 3 3,25 41,00

99 BİNNUR VELİOĞLU 10C 7 0 7,00 12 1 11,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 2 4,50 1 0 1,00 6 1 5,75 40,75

100 RÜMEYSA TEKTAŞ 10D 6 2 5,50 10 4 9,00 4 4 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 8 1 7,75 4 1 3,75 5 1 4,75 40,25

101 NUR DURUCU 10 7 0 7,00 14 3 13,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 7 2 6,50 3 1 2,75 4 2 3,50 39,75

102 MERVENUR EVERMAN 10B 8 0 8,00 14 6 12,50 4 2 3,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 7 2 6,50 3 2 2,50 4 3 3,25 39,00

103 MERVE ÇATALCA 10A 6 1 5,75 14 2 13,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 1 4,75 6 2 5,50 38,50

104 SÜLEYMAN AKTAN 10B 7 0 7,00 13 2 12,50 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 38,50

105 AHMETT AYTA R 10E 9 0 9,00 13 9 10,75 7 2 6,50 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 38,50

106 ROHAT AKSOY 10F 2 4 1,00 16 2 15,50 3 3 2,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 6 1 5,75 2 3 1,25 6 1 5,75 38,25

107 ALTUNDAL HELİN 10C 5 4 4,00 12 8 10,00 3 5 1,75 3 3 2,25 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 3 4 2,00 7 1 6,75 38,25

108 TUBA MENBALLI JK 10E 10 4 9,00 11 4 10,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 0 3,00 2 0 2,00 5 3 4,25 1 3 0,25 5 3 4,25 38,25

109 İMHAN KILIÇ 10C 7 4 6,00 13 9 10,75 7 2 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 8 1 7,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38,00

110 HÜSEYİN CİNCİ 10A 8 6 6,50 16 9 13,75 5 5 3,75 4 6 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 5 4 4,00 3 5 1,75 3 5 1,75 37,75

111 KADİR SONKUR 10B 0 0 0,00 18 3 17,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 1 6,75 7 1 6,75 7 1 6,75 37,50

112 ARMANÇ BALPETEK 10E 0 0 0,00 20 2 19,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 8 1 7,75 0 0 0,00 6 1 5,75 37,25

113 MERVE SAFA ÇETİN 10A 7 0 7,00 14 4 13,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 6 3 5,25 4 0 4,00 6 2 5,50 36,75

114 NESLİHAN KILIÇ 10F 6 2 5,50 13 7 11,25 3 3 2,25 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 3 2 2,50 5 3 4,25 36,75

115 ALEYNA BOZKURT 10C 8 3 7,25 12 7 10,25 4 3 3,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 6 2 5,50 36,50

116 ÖZGÜR KOÇAL 10F 4 4 3,00 18 3 17,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 2 3,50 4 4 3,00 36,00

117 MERYEM Y YEL GİN 10E 8 2 7,50 16 2 15,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 3 3,25 36,00

118 YUSUF BOZTEPE 10D 5 2 4,50 14 1 13,75 3 3 2,25 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 35,75



119 SAMET AYATA 10B 4 2 3,50 10 4 9,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 0 3,00 1 1 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 6 1 5,75 35,75

120 DENİZ YILDIRIM 10A 10 4 9,00 10 6 8,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 7 2 6,50 2 3 1,25 4 2 3,50 35,75

121 ALİ YILDIZLI 10A 7 0 7,00 14 4 13,00 6 4 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 35,75

122 ELİF İMİR 10F 6 1 5,75 19 5 17,75 3 6 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 35,25

123 FATİH MEHMET BOZ 10A 6 2 5,50 7 6 5,50 5 4 4,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 7 1 6,75 3 3 2,25 6 2 5,50 35,25

124 HALİME ŞEN 10D 7 2 6,50 17 3 16,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 5 2 4,50 35,00

125 EFSUN TATLI 10A 7 2 6,50 14 5 12,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 4 3,00 2 1 1,75 4 3 3,25 34,75

126 HELİN YAVUZ 10A 7 1 6,75 15 5 13,75 4 3 3,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 34,75

127 FUAT CANPOLAT 10A 9 2 8,50 11 5 9,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 5 4 4,00 3 4 2,00 6 1 5,75 34,50

128 MEDİNE SÜRÜCÜ 10C 6 2 5,50 12 9 9,75 2 5 0,75 3 5 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 5 2,75 3 4 2,00 7 1 6,75 34,25

129 HİLAL KARACADAĞ 10D 1 1 0,75 18 0 18,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 6 0 6,00 2 1 1,75 34,00

130 BERF BURAKMAK 10E 5 2 4,50 16 3 15,25 2 0 2,00 0 0 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 3 1 2,75 34,00

131 MELEK ÖZTÜRK 10F 7 1 6,75 10 4 9,00 5 5 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 7 1 6,75 2 2 1,50 3 1 2,75 34,00

132 DİLAN KAYA 10D 5 2 4,50 13 8 11,00 7 2 6,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 6 3 5,25 1 4 0,00 2 2 1,50 34,00

133 FATİME BOZTEPE 10C 9 2 8,50 5 1 4,75 3 3 2,25 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 6 0 6,00 5 1 4,75 2 2 1,50 34,00

134 İREM YOLAÇAN 10B 9 3 8,25 10 7 8,25 4 6 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 34,00

135 AHMET HAKAN KIZILKEÇİ 10F 4 2 3,50 14 4 13,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 5 2 4,50 33,50

136 ZEYNEP IŞIKGÖZ 10B 6 1 5,75 17 1 16,75 0 0 0,00 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 0 0 0,00 1 0 1,00 5 1 4,75 33,25

137 HURİYE ŞEKE R 10D 5 3 4,25 16 4 15,00 5 4 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 5 1,75 1 3 0,25 5 2 4,50 33,25

138 SEZAİ TURAN 10B 6 8 4,00 14 6 12,50 5 1 4,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 3 4,25 2 3 1,25 3 1 2,75 33,00

139 ZEHRA ÇETİNKAPLAN 10D 9 3 8,25 10 7 8,25 5 3 4,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 1 2,75 2 1 1,75 33,00

140 ZUH L GÜLEL 10B 7 6 5,50 8 5 6,75 3 4 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 7 0 7,00 1 2 0,50 6 1 5,75 32,50

141 ZEYNEP ÖZEYRANOĞLU 10A 7 2 6,50 10 10 7,50 5 4 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 3 4,25 32,50

142 NURPEL KAYA 10E 8 2 7,50 11 8 9,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 4 4,00 5 0 5,00 3 3 2,25 31,75

143 SÜMEYYE AYGÜN 10C 10 6 8,50 13 8 11,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 31,75

144 KENAN ALTUNDAL 10E 3 1 2,75 16 6 14,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 6 2 5,50 31,50

145 PELİN SU DEMİROĞLU 10C 6 1 5,75 16 5 14,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 31,25

146 TURAN KÜRKÇÜ 10D 7 7 5,25 11 12 8,00 6 4 5,00 3 3 2,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 6 1,50 3 4 2,00 3 3 2,25 31,25

147 HALİL BAĞIŞKONDU 10E 6 1 5,75 12 5 10,75 3 4 2,00 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 2 1 1,75 5 1 4,75 30,75

148 RUKİYE ALTUNDAL 10A 8 4 7,00 9 1 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 30,50

149 TALHA ÖNCÜL 10C 4 4 3,00 8 3 7,25 4 3 3,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 6 2 5,50 3 0 3,00 2 1 1,75 30,50

150 MELİKE ÇALAN 10F 7 1 6,75 6 7 4,25 6 3 5,25 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 7 2 6,50 2 3 1,25 3 4 2,00 30,50

151 UĞUR IŞIK 10B 7 1 6,75 6 3 5,25 4 3 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 3 0 3,00 4 1 3,75 30,25

152 HÜMEYRA KUŞ 10C 7 0 7,00 8 5 6,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 1 4,75 30,25

153 SELİN KIRAN 10E 6 1 5,75 8 7 6,25 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 7 2 6,50 2 3 1,25 5 2 4,50 30,00

154 FATİME BEYAZKUŞ 10A 6 4 5,00 15 5 13,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 5 1,75 1 4 0,00 3 5 1,75 30,00

155 ŞEYMA ŞENATEŞ 10A 7 0 7,00 8 6 6,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 5 2 4,50 30,00

156 NÜSRET AYDIN 10A 5 1 4,75 7 5 5,75 4 4 3,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 6 1 5,75 2 1 1,75 2 1 1,75 29,00

157 MERVE ŞEKER 10F 7 1 6,75 7 6 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 1 4,75 5 0 5,00 2 3 1,25 28,75

158 RABİ KARAVAR 10B 7 0 7,00 8 8 6,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 6 2 5,50 2 2 1,50 4 4 3,00 28,75

159 NEVREZ GÜN 10B 8 4 7,00 3 9 0,75 5 2 4,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 7 1 6,75 2 0 2,00 4 2 3,50 28,75

160 MU  MMED ÇETİN 10F 6 2 5,50 6 3 5,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 7 2 6,50 2 1 1,75 4 1 3,75 28,50

161 AYŞE ARPACIK 10F 6 3 5,25 6 11 3,25 6 4 5,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 4 4,00 2 1 1,75 4 3 3,25 28,25

162 LEYLA SONAY BUZLUDAĞ 10C 7 3 6,25 10 5 8,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 3 2,25 2 1 1,75 5 2 4,50 27,75

163 KÜBRANUR ÖZBAY 10D 4 4 3,00 7 3 6,25 7 2 6,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 2 4,50 3 0 3,00 2 1 1,75 27,75

164 BARİN HERE 10E 7 0 7,00 8 9 5,75 1 0 1,00 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 7 0 7,00 27,75

165 FERİDE NUR BİLGEN 10E 6 2 5,50 11 3 10,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 5 3 4,25 27,25

166 İREM KÜRKÇÜ 10C 5 3 4,25 6 10 3,50 4 6 2,50 3 5 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 7 1 6,75 2 3 1,25 3 5 1,75 26,75

167 ÖZKAN GÜMÜŞTAŞ 10F 5 9 2,75 8 6 6,50 5 4 4,00 1 6 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 26,25

168 HALİT ALHAS 10E 11 5 9,75 3 10 0,50 5 5 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 5 2,75 2 3 1,25 5 2 4,50 26,25

169 AMİNE ARSLAN 10A 6 5 4,75 10 3 9,25 3 4 2,00 3 4 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 1 0 1,00 3 1 2,75 26,00

170 NUREKBER KOCAMAN 10B 6 5 4,75 8 6 6,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 7 2 6,50 1 1 0,75 2 5 0,75 26,00

171 ŞEYMA NURBİYE 10A 7 5 5,75 10 11 7,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 4 3,00 2 5 0,75 3 2 2,50 26,00

172 LORİNDA KARATAŞ 10A 7 2 6,50 7 1 6,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 2 3,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 26,00

173 MERVE ALAY 10D 6 1 5,75 6 5 4,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 25,75

174 HİLAL AKÇİÇEK 10C 3 5 1,75 8 3 7,25 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 3 3,25 1 0 1,00 4 2 3,50 25,50

175 FATOŞ İLGN 10E 6 1 5,75 7 2 6,50 3 1 2,75 2 4 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 25,50

176 MERYEM ÜRE 10E 5 2 4,50 9 7 7,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 4 1,00 4 0 4,00 3 5 1,75 25,25

177 CEREN YORGUN 10A 7 3 6,25 8 12 5,00 3 1 2,75 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 3 5,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 25,00

178 NİSA KILINÇ 10F 10 9 7,75 2 8 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 7 2 6,50 4 3 3,25 3 4 2,00 24,50



179 TUNCAY KANMAZ 10F 6 10 3,50 8 3 7,25 3 6 1,50 5 5 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 3 4,25 2 1 1,75 2 5 0,75 24,00

180 ELİF ARPACIK 10F 9 1 8,75 8 5 6,75 2 7 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 5 1,75 23,75

181 CAN YANBAK 10F 5 3 4,25 3 10 0,50 4 5 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 7 0 7,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 23,50

182 SEMA BALKIR 10F 8 1 7,75 2 10 -0,50 6 3 5,25 2 5 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 3 3,25 0 0 0,00 4 3 3,25 23,50

183 MUHAMMED AYMELEK 10C 8 1 7,75 6 11 3,25 4 6 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 5 4 4,00 1 4 0,00 3 4 2,00 22,25

184 SELMAN KARAASLAN 10B 5 1 4,75 5 5 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 2 0 2,00 5 1 4,75 2 1 1,75 3 0 3,00 21,75

185 BÜŞRA LALE LALE 10F 7 3 6,25 9 12 6,00 2 6 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 21,50

186 AHMET CAN USTA 10D 7 0 7,00 3 5 1,75 3 7 1,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 5 3 4,25 3 3 2,25 3 2 2,50 21,50

187 ZÜLFİKAR GÜVEN 10D 3 2 2,50 5 5 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 2 4 1,00 2 2 1,50 21,50

188 MİZGİN CİRİT 10A 6 4 5,00 6 10 3,50 4 6 2,50 3 5 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 3 4,25 1 3 0,25 2 6 0,50 21,50

189 ENES ORTAKAYA 10E 7 0 7,00 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 6 2 5,50 0 0 0,00 2 2 1,50 21,50

190 BÜŞRA GENÇDAL 10D 5 1 4,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 21,00

191 CEVHER ARHAT AKİZ 10C 4 5 2,75 3 1 2,75 5 5 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 20,75

192 FİGEN ENDEZ 10C 6 3 5,25 4 2 3,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 4 1,00 20,25

193 NİSA TINIĞ 10A 4 3 3,25 8 12 5,00 4 4 3,00 0 0 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 5 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 20,00

194 FATMA NUR ÖZKAYA 10B 6 5 4,75 2 2 1,50 5 3 4,25 0 0 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 0 0,00 2 1 1,75 19,75

195 SEBİHA AYTAR 10B 8 1 7,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 19,25

196 İSHAK YAŞAR 10A 4 5 2,75 6 8 4,00 4 6 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 18,75

197 NUR STKN 10E 9 2 8,50 2 6 0,50 4 4 3,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 0 0,00 6 1 5,75 18,50

198 ESMA SEVAL 09D 4 17 -0,25 6 16 2,00 2 7 0,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 9 -2,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 -0,50

199 NEZİRE ÇETİNER 10E 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 10 -2,50 0 0 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 1 1 0,75 0 7 -1,75 -1,50










