
NO ŞUBE NO AD VE SOYAD D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN GENEL KURUM SİNİF ÖSYM

1 12-E 232 İBRAHİM HALİL ÇİFTEL 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 97 11 94,25 417,61 30 1 1 1 16824

2 12-B 49 ADEM EROĞLU 32 7 30,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 33 5 31,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 98 17 93,75 414,83 33 2 2 1 18625

3 12-C 108 ROŞNA AKBULUT 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 36 2 35,50 4 2 3,50 6 0 6,00 4 2 3,50 97 16 93,00 411,69 41 3 3 1 20695

4 12-A 3 CEMRE ZENAN YEŞİLDAĞ 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 32 7 30,25 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 98 21 92,75 411,19 42 4 4 1 21032

5 12-B 217 İBRAHİM HALİL DAŞÇI 29 7 27,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 35 0 35,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 95 14 91,50 406,84 47 5 5 2 24110

6 12-E 236 HELİN BAKIR 34 6 32,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 93 13 89,75 401,90 56 6 6 2 27859

7 12-B 71 HANDAN ORTAKAYA 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 30 5 28,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 95 20 90,00 401,80 57 7 7 3 27939

8 12-C 102 MERYEM ÖTGEN 33 6 31,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 34 3 33,25 5 2 4,50 7 0 7,00 2 3 1,25 94 19 89,25 398,67 64 8 8 2 30511

9 12-D 118 ÖMER YUSUF AKER 33 6 31,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 28 6 26,50 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 91 17 86,75 390,98 80 9 9 1 37433

10 12-C 81 HAMZA KIRTI 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 25 6 23,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 91 20 86,00 388,37 81 10 10 3 39822

11 12-D 145 HAMİDE ŞENBAYRAM 29 8 27,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 30 3 29,25 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 88 16 84,00 382,46 84 11 11 2 45767

12 12-C 78 SEVİM KILIÇ 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 27 4 26,00 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 87 20 82,00 373,79 96 12 12 4 55336

13 12-B 68 MERVE BOYNUKARA 32 8 30,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 30 0 30,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 3 1,25 86 17 81,75 373,37 97 13 13 4 55766

14 12-E 257 MERVE GÜL KUÇAK 30 7 28,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 30 2 29,50 5 1 4,75 4 2 3,50 3 3 2,25 86 19 81,25 372,55 100 14 14 3 56684

15 12-B 62 SÜMEYYE TOMBUL 33 7 31,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 30 4 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 85 15 81,25 371,73 103 15 15 5 57621

16 12-D 128 KUDRET KONAK 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 4 18,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 85 16 81,00 371,20 104 16 16 3 58187

17 12-B 39 MERVE ASAL 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 28 4 27,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 87 25 80,75 370,82 105 17 17 6 58657

18 12-A 25 ENES AĞIREL 28 12 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 33 4 32,00 6 1 5,75 5 1 4,75 1 4 0,00 86 25 79,75 367,63 108 18 18 2 62655

19 12-E 230 ABDULLATİF ALTUNDAĞ 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 7 25,25 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 86 28 79,00 365,49 110 19 19 4 65499

20 12-E 259 BERNA HATİPOĞLU 32 7 30,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 31 3 30,25 1 1 0,75 6 1 5,75 2 3 1,25 83 19 78,25 361,26 116 20 20 5 70992

21 12-E 172 ALPER ÇAVUŞAN 29 7 27,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 18 4 17,00 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 80 15 76,25 357,67 121 21 21 6 75906

22 12-B 57 İSMAİL ELMA 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 23 3 22,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 0 4,00 81 21 75,75 354,65 125 22 22 7 80136

23 12-B 72 ESENGÜL KAMA 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 1 1,75 80 20 75,00 353,64 126 23 23 8 81592

24 12-C 292 FERİDE ELÇİ 33 5 31,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 20 5 18,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 81 22 75,50 352,29 132 24 24 5 83731

25 12-D 127 RAMAZAN RENAS DEFİŞET 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 23 6 21,50 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 80 28 73,00 345,49 148 25 25 4 94326

26 12-A 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 34 4 33,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 16 3 15,25 6 1 5,75 5 1 4,75 3 1 2,75 77 15 73,25 345,10 150 26 26 3 94839

27 12-A 11 HABİP AKPİRİNÇ 27 10 24,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 22 4 21,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 0 5,00 78 21 72,75 344,78 151 27 27 4 95494

28 12-B 43 AYLİN KARA 29 9 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 24 6 22,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 79 24 73,00 344,31 153 28 28 9 96140

29 12-C 87 SEYİD MUSAB ÇİFTEL 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 22 7 20,25 4 3 3,25 4 2 3,50 2 3 1,25 79 26 72,50 343,82 154 29 29 6 96980

30 12-A 27 ROJHELİN ÇAKMAK 30 9 27,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 20 2 19,50 4 2 3,50 7 0 7,00 4 1 3,75 77 18 72,50 342,94 156 30 30 5 98564

31 12-B 61 ROJİN NUR TAMSES 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 20 6 18,50 5 2 4,50 6 1 5,75 2 3 1,25 79 26 72,50 342,02 158 31 31 10 100006

32 12-C 86 ZELNA YEŞİLDAĞ 32 2 31,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 14 4 13,00 4 1 3,75 7 0 7,00 6 0 6,00 74 9 71,75 340,03 160 32 32 7 103410

33 12-E 233 BİLGE ASLAN 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 0 0,00 4 0 4,00 21 3 20,25 3 4 2,00 5 1 4,75 2 1 1,75 75 18 70,50 335,36 166 33 33 7 111864

34 12-E 246 ROHAT BARAN 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 24 5 22,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 1 3,75 76 28 69,00 331,17 172 34 34 8 119710

35 12-C 98 FATİH MERT AVCI 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 9 16,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 76 30 68,50 330,01 174 35 35 8 121912

36 12-A 29 CUMA ARSLAN 26 14 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 17 5 15,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 73 27 66,25 323,51 179 36 36 6 135212

37 12-C 83 DİLAN EKİNCİOĞLU 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 13 3 12,25 4 1 3,75 6 0 6,00 4 2 3,50 71 19 66,25 322,12 180 37 37 9 138271

38 12-D 110 SEMAVİ GEYİK 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 5 2 4,50 3 4 2,00 2 0 2,00 72 24 66,00 321,82 181 38 38 5 138938

39 12-A 30 RAHİME ÇELİK 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 9 14,75 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 73 28 66,00 321,14 182 39 39 7 140492

40 12-B 48 KERİM YILDIZ 33 4 32,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 11 2 10,50 5 1 4,75 4 1 3,75 3 1 2,75 69 13 65,75 320,13 183 40 40 11 142843

41 12-C 109 ALİ BOZKURT 31 6 29,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 16 6 14,50 4 3 3,25 6 1 5,75 1 5 -0,25 72 26 65,50 319,65 185 41 41 10 144007

42 12-C 103 ASLI AKARAY 31 6 29,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 15 4 14,00 2 1 1,75 5 2 4,50 5 0 5,00 70 18 65,50 319,16 186 42 42 11 145166

43 12-B 38 CEREN KIZILKAPLAN 33 5 31,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 69 15 65,25 318,30 187 43 43 12 147060

44 12-A 13 TÜLİN İNANIR 27 11 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 22 3 21,25 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 71 25 64,75 317,04 189 44 44 8 150071

45 12-D 138 AZRA BEYZA YETİK 29 11 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 17 7 15,25 5 2 4,50 3 4 2,00 4 2 3,50 72 31 64,25 315,86 191 45 45 6 152960

46 12-E 279 PERVİN POLATOĞLU 33 5 31,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 14 9 11,75 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 70 22 64,50 315,74 192 46 46 9 153208

47 12-A 9 MUHAMMED HASAN BOZKURT 27 12 24,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 23 6 21,50 4 3 3,25 3 1 2,75 4 1 3,75 72 31 64,25 314,91 194 47 47 9 155198

48 12-D 136 BERKEN AKIN 28 9 25,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 13 3 12,25 4 1 3,75 6 1 5,75 3 2 2,50 68 19 63,25 312,83 197 48 48 7 160533

49 12-E 211 CEMİLE SEVAL 29 11 26,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 15 5 13,75 5 0 5,00 6 1 5,75 2 2 1,50 68 23 62,25 308,44 202 49 49 10 171993

50 12-C 92 KISMET OKTAN 31 9 28,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 10 9,50 4 2 3,50 5 2 4,50 4 1 3,75 69 28 62,00 307,95 203 50 50 12 173327

51 12-D 140 HİLMİ HALİSÇELİK 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 17 3 16,25 2 5 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 69 27 62,25 307,88 204 51 51 8 173608

52 12-E 268 SENA ZELAL DEMİR 29 7 27,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 5 14,75 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 67 22 61,50 305,90 208 52 52 11 178828

TOPLAM TYT

TYT-TÜRKÇE TYT-SOSYAL BİLİMLER TYT-MATEMATİK TYT-FEN BİLİMLERİ
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ



53 12-D 36 DİDEM ÖZGEYİK 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 2 5 0,75 7 0 7,00 2 3 1,25 69 31 61,25 305,08 210 53 53 9 181331

54 12-D 132 AHMET EMRE GÜÇLÜCE 27 12 24,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 23 5 21,75 2 5 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 70 35 61,25 305,06 211 54 54 10 181331

55 12-E 162 MUHAMMED MUSA ÇELİK 25 5 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 16 3 15,25 3 4 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 65 21 59,75 301,05 215 55 55 12 193264

56 12-C 2 ZEYNEP BEYZA TAŞÇI 28 10 25,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 20 5 18,75 4 3 3,25 4 2 3,50 2 3 1,25 68 31 60,25 301,01 216 56 56 13 193264

57 12-E 251 MERVE ÖZDOĞAN 30 10 27,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 16 7 14,25 5 2 4,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 68 33 59,75 299,89 221 57 57 13 197023

58 12-B 45 REMZİYE MEŞE 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 4 0,00 65 26 58,50 296,16 224 58 58 13 209133

59 12-A 15 MEHMET YILDIZ 31 7 29,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 13 5 11,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 64 22 58,50 296,03 225 59 59 10 209472

60 12-C 96 REMZİ DEMİR 27 10 24,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 15 6 13,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 1 0,75 64 24 58,00 294,90 227 60 60 14 213217

61 12-C 100 AYSU TAŞKAYA 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 11 3 10,25 2 3 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 64 25 57,75 294,79 228 61 61 15 213898

62 12-D 134 FİLİZ ÇAKMAK 32 5 30,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 4 14,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 0 0,00 61 11 58,25 294,13 229 62 62 11 215941

63 12-E 229 ZOZAN İDİ 32 7 30,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 11 1 10,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 61 11 58,25 293,46 232 63 63 14 218376

64 12-E 182 MUHAMMED ALİ KANDEMİR 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 11 11,25 2 3 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 66 36 57,00 292,07 235 64 64 15 223372

65 12-B 41 EMİNE BAŞARAN 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 3 1 2,75 9 3 8,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 61 16 57,00 289,79 238 65 65 14 231927

66 12-C 80 BERFİN ALPAK 30 9 27,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 14 9 11,75 2 5 0,75 5 1 4,75 3 2 2,50 65 33 56,75 289,48 239 66 66 16 233044

67 12-B 53 NURAY GÜL SEZGİN 25 14 21,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 8 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 65 35 56,25 288,73 241 67 67 15 235670

68 12-E 255 KADRİ KIRHAN 23 15 19,25 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 19 6 17,50 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 65 36 56,00 287,86 243 68 68 16 239102

69 12-B 74 HAKAN TARI 28 6 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 4 2 3,50 5 2 4,50 2 1 1,75 61 21 55,75 287,44 244 69 69 16 240663

70 12-E 189 BERFİN ÖRDEK 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 15 16 11,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 66 41 55,75 286,55 246 70 70 17 244182

71 12-B 65 MEHMET GÖZYUMAN 25 10 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 0 0,00 4 1 3,75 9 6 7,50 5 2 4,50 5 0 5,00 3 1 2,75 60 21 54,75 284,54 247 71 71 17 252323

72 12-C 107 ZELAL BENEKLI 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 58 17 53,75 279,84 255 72 72 17 272173

73 12-A 31 ROJİN ÇETİNER 34 6 32,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 11 12 8,00 2 2 1,50 3 4 2,00 3 1 2,75 62 32 54,00 279,11 257 73 73 11 275269

74 12-C 90 ESMA YALTA 19 7 17,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 1 14,75 4 1 3,75 5 1 4,75 2 1 1,75 57 16 53,00 278,58 258 74 74 18 277951

75 12-A 115 ZÜLFÜKAR POLAT 26 12 23,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 7 14,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 61 32 53,00 278,07 259 75 75 12 280191

76 12-D 120 MEHMET FATİH POLAT 28 8 26,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 12 4 11,00 3 2 2,50 6 1 5,75 0 0 0,00 59 23 53,25 277,59 261 76 76 12 282510

77 12-E 183 İMHAN UZUNAĞAÇ 27 10 24,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1 2,75 21 2 20,50 2 4 1,00 5 2 4,50 1 4 0,00 59 23 53,25 275,97 268 77 77 18 290003

78 12-A 5 İPEK SEÇER 30 10 27,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 13 4 12,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 59 25 52,75 275,10 272 78 78 13 293958

79 12-A 1 EMİNE KÜÇÜKYILMAZ 34 6 32,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 12 6 10,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 60 30 52,50 274,03 274 79 79 14 299342

80 12-E 227 GAMZE NUR SOLCATUTAN 28 8 26,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 7 7,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 59 29 51,75 273,86 276 80 80 19 300321

81 12-A 10 EDİP FARUK KOÇDEMİR 24 9 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 10 9 7,75 4 2 3,50 3 1 2,75 0 0 0,00 54 25 47,75 260,78 296 81 81 15 373474

82 12-A 24 MEHMET ÖZDÜĞEN 26 10 23,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 13 4 12,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 25 46,75 255,81 304 82 82 16 405559

83 12-C 85 ÖZGÜR BOYNUKARA 17 5 15,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 14 6 12,50 5 2 4,50 6 1 5,75 2 4 1,00 53 29 45,75 253,17 309 83 83 19 424653

84 12-C 95 HELİN DEMİR 27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 7 10 4,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 51 29 43,75 246,39 324 84 84 20 476745

85 12-C 91 MEHMET HANİF KIZILKAYA 25 13 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 12 14 8,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 51 41 40,75 235,85 338 85 85 21 570304

86 12-A 8 YUSUF POLAT 22 15 18,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 13 7 11,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 47 27 40,25 235,38 340 86 86 17 575133


