
NO ŞUBE NO AD VE SOYAD D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N SINIF

1 11-D 258 FATMA NUR YENİKÖY 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 54 6 52,50 52,50 1

2 11-E 266 KİYMET DİPBAKAY 26 4 25,00 10 0 10,00 8 2 7,50 9 1 8,75 53 7 51,25 51,25 1

3 11-D 263 RAHİME ŞAHİNOĞLU 26 4 25,00 7 3 6,25 9 1 8,75 9 1 8,75 51 9 48,75 48,75 2

4 11-E 253 ŞİLAN NARGİS 27 3 26,25 7 1 6,75 7 3 6,25 9 1 8,75 50 8 48,00 48,00 2

5 11-E 305 TUBA ELÇİ 26 4 25,00 6 3 5,25 8 2 7,50 9 0 9,00 49 9 46,75 46,75 3

6 11-E 314 MERYEM ORTAKAYA 23 6 21,50 9 1 8,75 8 2 7,50 9 0 9,00 49 9 46,75 46,75 3

7 11-A 130 BÜŞRA KAYA 25 4 24,00 5 1 4,75 9 1 8,75 9 0 9,00 48 6 46,50 46,50 1

8 11-D 260 YAĞMUR KIRMIZIGÜL 25 3 24,25 7 0 7,00 8 1 7,75 7 1 6,75 47 5 45,75 45,75 3

9 11-D 298 AYFER BATURALP 26 4 25,00 6 2 5,50 9 1 8,75 7 3 6,25 48 10 45,50 45,50 4

10 11-E 434 EVİNDAR KIRMIZIKAN 27 3 26,25 7 1 6,75 7 3 6,25 6 3 5,25 47 10 44,50 44,50 5

11 11-E 289 ELİF ALTUNDAL 26 4 25,00 6 2 5,50 6 4 5,00 9 1 8,75 47 11 44,25 44,25 6

12 11-D 243 KÜBRA NUR ÇOBAN 24 2 23,50 5 1 4,75 8 2 7,50 8 2 7,50 45 7 43,25 43,25 5

13 11-A 144 RESUL EDHEM YILMAZ 25 2 24,50 5 2 4,50 6 3 5,25 8 0 8,00 44 7 42,25 42,25 2

14 11-B 160 FATMA İPTAŞ 25 5 23,75 6 4 5,00 7 3 6,25 7 2 6,50 45 14 41,50 41,50 1

15 11-B 199 ALİ KORAK 28 2 27,50 4 5 2,75 6 4 5,00 7 3 6,25 45 14 41,50 41,50 1

16 11-C 202 HASAN KANDİL ÇULCU 24 6 22,50 5 5 3,75 7 3 6,25 8 2 7,50 44 16 40,00 40,00 1

17 11-D 275 SULTAN TONBUL 25 4 24,00 6 1 5,75 8 2 7,50 4 5 2,75 43 12 40,00 40,00 6

18 11-D 500 BÜŞRA ASAL 23 6 21,50 7 2 6,50 7 3 6,25 6 2 5,50 43 13 39,75 39,75 7

19 11-B 191 ŞEFİKA SANCAR 24 6 22,50 8 1 7,75 4 6 2,50 7 2 6,50 43 15 39,25 39,25 4

20 11-B 194 CEVAT ÇELİK 20 9 17,75 8 2 7,50 5 4 4,00 10 0 10,00 43 15 39,25 39,25 4

21 11-A 73 BERFİN BOYNUKARA 24 3 23,25 3 2 2,50 7 1 6,75 7 1 6,75 41 7 39,25 39,25 3

22 11-E 350 ERDAL İZOL 23 7 21,25 6 4 5,00 5 4 4,00 9 1 8,75 43 16 39,00 39,00 7

23 11-A 76 ŞAHİBE KOÇER 23 5 21,75 4 3 3,25 5 5 3,75 10 0 10,00 42 13 38,75 38,75 4

24 11-B 173 MELİH MİRSAT KADAK 24 5 22,75 6 3 5,25 6 4 5,00 6 3 5,25 42 15 38,25 38,25 6

25 11-B 163 HİCRAN EROĞLU 23 6 21,50 8 0 8,00 4 5 2,75 6 1 5,75 41 12 38,00 38,00 7

26 11-B 184 RAMAZAN BATURALP 21 8 19,00 7 2 6,50 7 3 6,25 7 3 6,25 42 16 38,00 38,00 7

27 11-A 82 EBUBEKİR ALTUNDAŞ 24 3 23,25 6 3 5,25 4 5 2,75 7 3 6,25 41 14 37,50 37,50 5

28 11-C 248 MEHMET TEKTAŞ 19 3 18,25 4 2 3,50 7 1 6,75 9 1 8,75 39 7 37,25 37,25 2

29 11-B 247 RABİA SAY 22 6 20,50 4 2 3,50 8 2 7,50 6 2 5,50 40 12 37,00 37,00 9

30 11-A 141 GÜL GÜL 22 3 21,25 5 2 4,50 4 6 2,50 8 0 8,00 39 11 36,25 36,25 6

31 11-C 225 DİLAN ÇATALKAYA 20 4 19,00 5 2 4,50 6 2 5,50 7 0 7,00 38 8 36,00 36,00 3

32 11-B 190 HANIM KARACA 24 5 22,75 3 0 3,00 5 3 4,25 4 1 3,75 36 9 33,75 33,75 10

33 11-B 198 ROŞAN TOĞRAN 19 6 17,50 4 3 3,25 7 2 6,50 7 2 6,50 43 14 33,75 33,75 3

34 11-A 97 HEDİYE EKİNCİ 22 3 21,25 3 0 3,00 6 2 5,50 3 1 2,75 34 6 32,50 32,50 7

35 11-C 203 MERT EREN GÜLER 18 11 15,25 8 1 7,75 6 3 5,25 5 5 3,75 37 20 32,00 32,00 4

36 11-E 320 MUHAMMED ENES BARDAKÇI 18 4 17,00 7 1 6,75 4 5 2,75 6 3 5,25 35 13 31,75 31,75 8

37 11-A 150 İBRAHİM EDHEM GARİPOĞLU 15 10 12,50 6 3 5,25 5 5 3,75 9 0 9,00 35 18 30,50 30,50 8

38 11-E 290 ŞEYMANUR BİLGEN 16 4 15,00 3 1 2,75 5 1 4,75 8 1 7,75 32 7 30,25 30,25 9

39 11-D 286 SÜMEYYA BAYRACA 14 8 12,00 5 3 4,25 5 5 3,75 10 0 10,00 34 16 30,00 30,00 8

40 11-E 311 RABİA EROĞLU 20 6 18,50 1 2 0,50 5 4 4,00 7 0 7,00 33 12 30,00 30,00 10

41 11-D 301 YUSUF TAYANCI 20 6 18,50 7 2 6,50 2 7 0,25 5 4 4,00 34 19 29,25 29,25 9

42 11-B 187 EBRAR BEYAZPİRİNÇ 23 5 21,75 5 4 4,00 3 6 1,50 3 5 1,75 34 20 29,00 29,00 11

43 11-A 480 NURSELİN ŞENBAYRAM 16 4 15,00 5 3 4,25 3 4 2,00 8 1 7,75 32 12 29,00 29,00 9

44 11-A 149 SİNAN KOYUNSEVER 17 9 14,75 7 2 6,50 3 7 1,25 7 3 6,25 34 21 28,75 28,75 10

45 11-B 175 MERVE HANÇER 20 8 18,00 4 4 3,00 4 5 2,75 6 4 5,00 34 21 28,75 28,75 12

46 11-B 200 YEKZAN MURAT AKÇİÇEK 15 7 13,25 7 3 6,25 5 5 3,75 6 2 5,50 33 17 28,75 28,75 12

47 11-D 304 TÜRKAN SANCAK 17 6 15,50 5 5 3,75 4 3 3,25 7 3 6,25 33 17 28,75 28,75 10

48 11-C 241 ESRA KILIÇ 21 9 18,75 4 5 2,75 3 4 2,00 6 4 5,00 34 22 28,50 28,50 5

49 11-C 206 SONGÜL DENİZDALAN 17 7 15,25 4 4 3,00 4 5 2,75 8 2 7,50 33 18 28,50 28,50 5

50 11-C 277 BÜŞRA KARABURÇ 17 5 15,75 4 3 3,25 4 2 3,50 6 1 5,75 31 11 28,25 28,25 7

51 11-E 321 HELİN BEREN GERGER 16 8 14,00 4 2 3,50 5 4 4,00 7 2 6,50 32 16 28,00 28,00 11

52 11-C 218 MUHAMMED HİDAYET KORAK 14 6 12,50 3 4 2,00 6 3 5,25 8 1 7,75 31 14 27,50 27,50 8

53 11-B 178 BERAT İLHAN 13 7 11,25 4 1 3,75 7 3 6,25 6 2 5,50 30 13 26,75 26,75 14

54 11-D 337 MUHAMMED MUSTAFA DOĞRU 18 5 16,75 6 2 5,50 2 6 0,50 5 4 4,00 31 17 26,75 26,75 11

55 11-B 161 RAMAZAN GÜL 19 8 17,00 5 2 4,50 3 7 1,25 5 5 3,75 32 22 26,50 26,50 15

56 11-E 317 SOZDAR TÜYSÜZ 18 9 15,75 6 1 5,75 5 5 3,75 2 4 1,00 31 19 26,25 26,25 12

57 11-B 164 FATİH KOYUNBAKAN 20 10 17,50 2 4 1,00 1 2 0,50 7 1 6,75 30 17 25,75 25,75 16

58 11-E 276 RESUL GÜZELER 15 7 13,25 5 3 4,25 3 4 2,00 7 3 6,25 30 17 25,75 25,75 13

59 11-D 299 SERHAT ERGEN 13 4 12,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 9 0 9,00 29 13 25,75 25,75 12

60 11-A 151 MUHAMMED EMİN GARİPOĞLU 20 5 18,75 5 4 4,00 2 7 0,25 4 6 2,50 31 22 25,50 25,50 11

61 11-C 234 AYŞE GÜL GEYİK 16 3 15,25 4 2 3,50 5 2 4,50 3 4 2,00 28 11 25,25 25,25 9

62 11-A 93 ALİ İMRAN KARADAĞ 14 9 11,75 4 5 2,75 4 5 2,75 8 2 7,50 30 21 24,75 24,75 12

63 11-A 143 ZİLAN TAŞKIRAN 17 4 16,00 2 3 1,25 3 3 2,25 6 3 5,25 28 13 24,75 24,75 12

64 11-D 303 ELİF KANKURTAY 18 5 16,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 2 4,50 28 13 24,75 24,75 13

65 11-D 999 HAVİN NAZ BULUŞ 10 5 8,75 4 1 3,75 5 2 4,50 8 2 7,50 27 10 24,50 24,50 14

66 11-E 59 CEYLAN AKMAN 14 6 12,50 3 3 2,25 3 0 3,00 6 0 6,00 26 9 23,75 23,75 14

67 11-A 148 HACİ AÇIK 19 5 17,75 2 7 0,25 4 4 3,00 4 6 2,50 29 22 23,50 23,50 14

68 11-A 139 EMİNE YILDIRIM 19 4 18,00 1 5 -0,25 4 5 2,75 4 5 2,75 28 19 23,25 23,25 15

69 11-C 55 MUHAMMED HASAN ÖZKAYA 19 3 18,25 4 6 2,50 1 4 0,00 3 3 2,25 27 16 23,00 23,00 10

70 11-B 177 BERAT BUĞDAYCI 17 6 15,50 3 6 1,50 5 4 4,00 3 5 1,75 28 21 22,75 22,75 17

71 11-C 209 VEDAT GÜLER 18 10 15,50 3 5 1,75 4 5 2,75 3 3 2,25 28 23 22,25 22,25 12

72 11-C 238 RANA NUR KUYANAY 11 4 10,00 4 2 3,50 3 7 1,25 8 2 7,50 26 15 22,25 22,25 12

TOPLAM NET

TYT-MATEMATİK TYT-FEN BİLİMLERİ
MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ



73 11-D 282 TAHA YILMAZ 18 10 15,50 5 5 3,75 3 6 1,50 3 7 1,25 29 28 22,00 22,00 16

74 11-D 291 MUSTAFA DİDAR HALMAN 10 3 9,25 6 2 5,50 5 3 4,25 4 5 2,75 25 13 21,75 21,75 17

75 11-C 240 EBRU KONULGA 15 9 12,75 2 6 0,50 6 3 5,25 4 5 2,75 27 23 21,25 21,25 15

76 11-E 310 FIRAT YUNUS YAŞAROĞLU 12 5 10,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 8 2 7,50 26 19 21,25 21,25 15

77 11-E 315 ESRA GÜLBEDEN 13 5 11,75 4 1 3,75 2 7 0,25 6 2 5,50 25 15 21,25 21,25 15

78 11-E 340 RUMEYSE AKKUTLU 7 9 4,75 4 3 3,25 5 3 4,25 9 0 9,00 25 15 21,25 21,25 15

79 11-D 274 FATİH ÇETİNKAPLAN 14 12 11,00 3 5 1,75 5 4 4,00 5 3 4,25 27 24 21,00 21,00 18

80 11-C 193 SAADET GÜL 11 9 8,75 4 1 3,75 5 4 4,00 5 3 4,25 25 17 20,75 20,75 16

81 11-D 242 ÖMER UÇAR 13 7 11,25 2 3 1,25 2 2 1,50 7 2 6,50 24 14 20,50 20,50 19

82 11-B 159 HAVVA ÖRÜN 11 10 8,50 4 1 3,75 3 5 1,75 7 3 6,25 25 19 20,25 20,25 18

83 11-B 195 MUHAMMED ALİ AYYILDIZ 17 7 15,25 2 4 1,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 25 22 19,50 19,50 20

84 11-D 269 ELİF ŞİMŞEK 13 7 11,25 2 2 1,50 2 3 1,25 6 2 5,50 23 14 19,50 19,50 20

85 11-E 69 SEMA NUR BAĞCI 14 12 11,00 3 4 2,00 3 5 1,75 5 2 4,50 25 23 19,25 19,25 18

86 11-E 252 SELEN ÖĞÜL 17 6 15,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 24 19 19,25 19,25 18

87 11-C 212 MERVE KAYA 11 5 9,75 6 1 5,75 2 5 0,75 4 5 2,75 23 16 19,00 19,00 17

88 11-D 309 KÜBRA NUR KIRKUTAY 12 4 11,00 3 3 2,25 1 7 -0,75 7 2 6,50 23 16 19,00 19,00 21

89 11-A 155 HALİL KARAVAR 19 6 17,50 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 23 19 18,25 18,25 17

90 11-D 270 İSA ÇETİN 8 5 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 7 18,25 18,25 22

91 11-D 271 MUHAMMED EMİR KIRVAR 10 2 9,50 2 1 1,75 3 3 2,25 4 1 3,75 25 10 17,75 17,75 15

92 11-A 34 BUĞRA BERK KOÇAK 11 7 9,25 1 6 -0,50 3 5 1,75 7 1 6,75 22 19 17,25 17,25 18

93 11-B 169 RAHİME NUR TÜMTAŞ 12 8 10,00 4 6 2,50 3 4 2,00 4 6 2,50 23 24 17,00 17,00 22

94 11-B 170 AHMET YAVUZ 12 6 10,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 5 5 3,75 22 21 16,75 16,75 23

95 11-E 281 SÜMEYYE SIMAK 12 8 10,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 7 3 6,25 22 21 16,75 16,75 20

96 11-B 171 ÖMER ALAY 12 10 9,50 3 4 2,00 2 6 0,50 5 3 4,25 25 24 16,25 16,25 21

97 11-C 307 AYTEN ROJİN ERDOĞMUŞ 12 9 9,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 5 4 4,00 22 23 16,25 16,25 18

98 11-C 239 ALEYNA AKÇİÇEK 9 3 8,25 3 2 2,50 1 3 0,25 6 4 5,00 27 16 16,00 16,00 10

99 11-C 201 MEHMET ÇİÇEKLİ 12 3 11,25 1 4 0,00 0 0 0,00 5 2 4,50 25 13 15,75 15,75 14

100 11-A 67 KEYYA KAÇAR 10 10 7,50 2 6 0,50 5 4 4,00 4 2 3,50 21 22 15,50 15,50 19

101 11-A 142 HELİN DEVRAN SÜRÜCÜ 13 9 10,75 4 4 3,00 2 6 0,50 2 3 1,25 21 22 15,50 15,50 19

102 11-C 208 İKLİM CANSU KAYA 12 4 11,00 1 4 0,00 4 4 3,00 2 5 0,75 19 17 14,75 14,75 19

103 11-A 70 ZEYNEP DİLARA ARSLAN 8 8 6,00 2 6 0,50 5 4 4,00 5 5 3,75 20 23 14,25 14,25 21

104 11-C 213 MUHAMMED HÜSEYİN BADECİ 7 2 6,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 5 4 4,00 17 11 14,25 14,25 20

105 11-A 79 SERAP GÜNEŞ 14 8 12,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 19 22 13,50 13,50 22

106 11-A 58 SUEDANUR UÇAR 9 7 7,25 3 6 1,50 3 6 1,50 4 5 2,75 19 24 13,00 13,00 23

107 11-E 265 GÜLSÜM ALTUNYÜZÜK 13 3 12,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 14 4 13,00 13,00 21

108 11-B 185 FERMAN ÇELİK 12 9 9,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 3 1 2,75 27 27 12,50 12,50 18

109 11-E 157 MEHMET SERHAT IRMAK 13 13 9,75 2 7 0,25 2 4 1,00 3 7 1,25 20 31 12,25 12,25 22

110 11-E 406 ÖMER CAN KANTELE 9 7 7,25 4 5 2,75 2 6 0,50 3 6 1,50 18 24 12,00 12,00 23

111 11-B 228 MUSTAFA SERVAN GÖKAY 13 12 10,00 2 7 0,25 1 5 -0,25 3 6 1,50 19 30 11,50 11,50 24

112 11-A 147 ÖMER FARUK ÇULCU 9 8 7,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 4 4 3,00 30 30 11,50 11,50 16

113 11-A 152 MERVE KILIÇ 14 13 10,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 3 7 1,25 19 32 11,00 11,00 24

114 11-A 312 ROJİN SÜRÜCÜ 6 17 1,75 5 3 4,25 3 7 1,25 5 5 3,75 19 32 11,00 11,00 24

115 11-D 272 FATMA SENA YARİCİ 5 8 3,00 3 3 2,25 0 0 0,00 6 4 5,00 14 15 10,25 10,25 23

116 11-C 216 MESUT YEYİN 4 1 3,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 6 1,50 14 18 9,50 9,50 21

117 11-E 264 ALİ CAN SAVLAKSAĞRİK 4 6 2,50 5 1 4,75 1 3 0,25 3 5 1,75 13 15 9,25 9,25 24

118 11-A 214 AHMET TALHA TERK 6 11 3,25 3 6 1,50 0 0 0,00 3 4 2,00 12 21 6,75 6,75 26

119 11-E 250 KÜBRA BEYAZKUŞ 3 6 1,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 6 2 5,50 10 16 6,00 6,00 25

120 11-E 420 YUSUF BAZER 1 6 -0,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 9 12 6,00 6,00 25

121 11-C 156 BARIŞ BURAK ŞUR 6 9 3,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 10 20 5,00 5,00 22

122 11-D 244 ABDULLAH MUSTAFA İÇKE 5 5 3,75 2 7 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 10 20 5,00 5,00 24

123 11-D 285 MUHAMMED MERT TUTÇİ 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 7 8 5,00 5,00 24


