
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 9. SINIF DENEME SINAVI EV. 18 L01 DS 02 143 143 143 16026

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,2 8,8 17,01 15,0 11,5 12,16 9,4 11,1 6,66 12,5 12,2 9,45 56,2 43,6 45,28 252,250

Okul Ortalaması 21,5 6,4 19,84 18,8 8,0 16,82 15,8 9,3 13,45 18,4 8,5 16,24 74,4 32,2 66,35 318,970

KATILIMLAR

1 43 AYLİN KARA 9 B 29 1 28,75 27 2 26,50 24 6 22,50 27 3 26,25 107 12 104,00 442,210 1 43

2 62 ASÜMEYYE TOMBUL 9 B 27 3 26,25 22 8 20,00 23 6 21,50 27 3 26,25 99 20 94,00 412,745 2 251

3 48 KERİM YILDIZ 9 B 28 2 27,50 23 7 21,25 22 6 20,50 18 10 15,50 91 25 84,75 394,690 3 514

4 105 POLAT ŞİRİN 9 C 27 3 26,25 23 7 21,25 18 7 16,25 27 2 26,50 95 19 90,25 389,500 4 625

5 30 RAHİME ÇELİK 9 A 28 2 27,50 23 5 21,75 20 7 18,25 20 8 18,00 91 22 85,50 389,318 5 627

6 108 ROŞNA AKBULUT 9 C 25 5 23,75 26 4 25,00 20 10 17,50 25 5 23,75 96 24 90,00 387,925 6 654

7 257 MERVE GÜL KUÇAK 9 E 25 4 24,00 22 4 21,00 20 4 19,00 24 4 23,00 91 16 87,00 386,500 7 687

8 39 MERVE ASAL 9 B 27 3 26,25 23 6 21,50 18 5 16,75 24 4 23,00 92 18 87,50 385,725 8 700

9 188 MAZLUM KARLIDAĞ 9 E 26 4 25,00 23 6 21,50 19 4 18,00 23 5 21,75 91 19 86,25 384,313 9 735

10 102 MERYEM ÖTGEN 9 C 22 8 20,00 23 7 21,25 24 6 22,50 22 8 20,00 91 29 83,75 381,950 10 790

11 61 NUR TAMSES 9 B 25 5 23,75 23 7 21,25 20 7 18,25 24 6 22,50 92 25 85,75 381,235 11 808

12 230 LATİF ALTUNDAĞ 9 E 21 9 18,75 21 9 18,75 24 6 22,50 24 6 22,50 90 30 82,50 376,213 12 921

13 57 9 B 26 4 25,00 24 4 23,00 19 8 17,00 18 3 17,25 87 19 82,25 373,718 13 1004

14 182 ALİ KANDEMİR 9 E 24 3 23,25 22 6 20,50 20 7 18,25 21 9 18,75 87 25 80,75 370,213 14 1107

15 131 DENİZ RÜYA BERK 9 D 23 7 21,25 22 8 20,00 20 10 17,50 26 4 25,00 91 29 83,75 369,138 15 1143

16 66 ÖZGE KARAKURT 9 B 24 4 23,00 23 4 22,00 18 6 16,50 23 6 21,50 88 20 83,00 368,930 16 1154

17 63 EYYÜP SANCAR 9 B 26 4 25,00 25 5 23,75 16 8 14,00 23 6 21,50 90 23 84,25 368,520 17 1167

18 117 HAFİZE ŞEN 9 D 25 5 23,75 24 6 22,50 18 10 15,50 22 6 20,50 89 27 82,25 366,178 18 1243

19 74 HAKAN TARI 9 B 25 3 24,25 19 11 16,25 19 2 18,50 20 9 17,75 83 25 76,75 364,635 19 1287

20 25 ENES AĞIREL 9 A 21 7 19,25 24 6 22,50 21 6 19,50 19 10 16,50 85 29 77,75 359,553 20 1472

21 9 HASAN BOZKURT 9 A 26 4 25,00 23 6 21,50 15 12 12,00 25 5 23,75 89 27 82,25 358,033 21 1514

22 115 ZÜLFÜKAR POLAT 9 D 25 4 24,00 20 10 17,50 17 12 14,00 26 4 25,00 88 30 80,50 357,760 22 1520

23 138 AZRA YETİK 9 D 24 5 22,75 18 7 16,25 20 8 18,00 20 8 18,00 82 28 75,00 356,293 23 1563

24 121 HİRA ALHAS 9 D 23 6 21,50 24 6 22,50 18 9 15,75 21 7 19,25 86 28 79,00 355,525 24 1593

25 246 ROHAT BARAN 9 E 27 2 26,50 22 6 20,50 15 10 12,50 20 6 18,50 84 24 78,00 354,485 25 1625

26 35 GÜLSÜM NOYANTEM 9 A 23 6 21,50 19 5 17,75 17 6 15,50 25 2 24,50 84 19 79,25 354,340 26 1633

27 110 SEMAVİ GEYİK 9 D 23 7 21,25 23 7 21,25 18 6 16,50 20 10 17,50 84 30 76,50 352,158 27 1712

28 71 HANDAN ORTAKAYA 9 B 18 10 15,50 20 7 18,25 23 7 21,25 22 5 20,75 83 29 75,75 351,760 28 1723

29 49 ADEM EROĞLU 9 B 22 7 20,25 20 6 18,50 18 10 15,50 25 2 24,50 85 25 78,75 350,683 29 1756

30 78 SEVİM KILIÇ 9 C 24 6 22,50 20 9 17,75 17 6 15,50 22 7 20,25 83 28 76,00 350,263 30 1779

31 128 KUDRET KONAK 9 D 23 7 21,25 21 8 19,00 17 11 14,25 25 5 23,75 86 31 78,25 348,213 31 1862

32 68 MERVE BOYNUKARA 9 B 23 5 21,75 18 5 16,75 18 10 15,50 23 6 21,50 82 26 75,50 347,403 32 1902

33 93 M FIRAT AYDIN 9 C 26 4 25,00 18 12 15,00 17 9 14,75 20 8 18,00 81 33 72,75 346,743 33 1931

34 86 ZELNAYEŞİLDAĞ 9 C 22 4 21,00 21 3 20,25 16 6 14,50 22 2 21,50 81 15 77,25 346,705 34 1934

35 127 RENAS DEFİŞET 9 D 23 7 21,25 21 9 18,75 20 7 18,25 16 14 12,50 80 37 70,75 345,860 35 1967

36 217 İ HALİL DAŞÇI 9 B 14 1 13,75 23 5 21,75 21 6 19,50 23 5 21,75 81 17 76,75 345,030 36 2012

37 87 MUSAB ÇİFTEL 9 C 24 5 22,75 26 4 25,00 16 11 13,25 17 10 14,50 83 30 75,50 344,300 37 2040

38 145 HAMİDEŞENBAYRAM 9 D 23 5 21,75 16 3 15,25 19 7 17,25 18 4 17,00 76 19 71,25 344,220 38 2044

39 19 Y BURAK YILMAZ 9 A 23 5 21,75 19 8 17,00 20 9 17,75 16 10 13,50 78 32 70,00 343,655 39 2063

40 46 İREM KÜÇÜKBAYRA 9 B 24 5 22,75 19 11 16,25 18 7 16,25 18 8 16,00 79 31 71,25 343,590 40 2064

41 80 BERFİN ALPAK 9 C 24 2 23,50 23 6 21,50 13 10 10,50 24 5 22,75 84 23 78,25 342,223 41 2128

42 122 HÜLYA SULAK 9 D 22 5 20,75 20 7 18,25 17 7 15,25 21 4 20,00 80 23 74,25 342,220 42 2129

43 11 HABİP AKPİRİNÇ 9 A 23 7 21,25 20 10 17,50 21 9 18,75 14 16 10,00 78 42 67,50 340,825 43 2189

44 197 GÜLBEYAZ UTUŞ 9 E 26 4 25,00 20 9 17,75 14 8 12,00 21 8 19,00 81 29 73,75 340,745 44 2191

45 229 ZOZAN İDİ 9 E 21 2 20,50 14 3 13,25 18 7 16,25 23 4 22,00 76 16 72,00 339,398 45 2248

46 236 HELİN BAKIR 9 E 26 4 25,00 17 8 15,00 15 10 12,50 22 8 20,00 80 30 72,50 339,325 46 2254

47 136 BER EN AKIN 9 D 26 3 25,25 20 8 18,00 15 11 12,25 19 9 16,75 80 31 72,25 339,203 47 2259

48 47 AYŞE BALTACI 9 B 23 5 21,75 18 11 15,25 15 10 12,50 27 2 26,50 83 28 76,00 338,853 48 2276
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,2 8,8 17,01 15,0 11,5 12,16 9,4 11,1 6,66 12,5 12,2 9,45 56,2 43,6 45,28 252,250

Okul Ortalaması 21,5 6,4 19,84 18,8 8,0 16,82 15,8 9,3 13,45 18,4 8,5 16,24 74,4 32,2 66,35 318,970

KATILIMLAR

49 90 ESMA YALTA 9 C 21 7 19,25 14 12 11,00 21 6 19,50 20 6 18,50 76 31 68,25 338,843 49 2278

50 45 AREMZİYE MEŞE 9 B 23 7 21,25 23 6 21,50 13 11 10,25 27 2 26,50 86 26 79,50 338,805 50 2280

51 116 FATİH AKELMA 9 D 23 4 22,00 21 8 19,00 18 12 15,00 17 8 15,00 79 32 71,00 338,080 51 2306

52 81 HAMZA KIRTI 9 C 22 5 20,75 18 6 16,50 18 12 15,00 22 7 20,25 80 30 72,50 337,705 52 2319

53 72 ESEN KAMA 9 B 23 7 21,25 18 12 15,00 19 10 16,50 19 11 16,25 79 40 69,00 336,345 53 2383

54 119 NUPELDA AKÇİÇEK 9 D 23 7 21,25 21 8 19,00 17 10 14,50 19 9 16,75 80 34 71,50 335,820 54 2406

55 172 ALPER ÇAVUŞAN 9 E 23 5 21,75 21 8 19,00 16 7 14,25 18 7 16,25 78 27 71,25 335,693 55 2408

56 4 SAFİYE YILDIRIM 9 A 19 8 17,00 18 8 16,00 22 7 20,25 17 11 14,25 76 34 67,50 335,555 56 2416

57 189 BERFİN ÖRDEK 9 E 22 7 20,25 17 13 13,75 19 10 16,50 21 8 19,00 79 38 69,50 334,823 57 2456

58 56 SELMA KEKLİK 9 B 19 7 17,25 18 5 16,75 18 4 17,00 21 3 20,25 76 19 71,25 333,565 58 2514

59 100 AYSU TAŞKAYA 9 C 23 7 21,25 21 7 19,25 14 6 12,50 22 8 20,00 80 28 73,00 332,633 59 2557

60 88 MERVE BİYAN 9 C 22 5 20,75 17 11 14,25 17 8 15,00 21 4 20,00 77 28 70,00 332,403 60 2568

61 118 ÖYUSUF AKER 9 D 23 5 21,75 17 11 14,25 18 10 15,50 18 6 16,50 76 32 68,00 332,303 61 2574

62 233 BİLGE ASLAN 9 E 25 5 23,75 18 12 15,00 18 10 15,50 15 15 11,25 76 42 65,50 332,090 62 2589

63 5 İPEK SEÇER 9 A 28 1 27,75 17 9 14,75 12 5 10,75 17 9 14,75 74 24 68,00 331,328 63 2633

64 92 KISMET OKTAN 9 C 26 3 25,25 20 7 18,25 14 11 11,25 17 11 14,25 77 32 69,00 329,833 64 2708

65 196 ROJİN KIRAN 9 E 27 3 26,25 16 13 12,75 14 11 11,25 20 10 17,50 77 37 67,75 328,610 65 2761

66 211 CEMİLE SEVAL 9 E 19 4 18,00 13 4 12,00 20 7 18,25 20 10 17,50 72 25 65,75 327,483 66 2815

67 50 YUSUF YILDIZBAŞ 9 B 23 7 21,25 19 11 16,25 18 8 16,00 15 14 11,50 75 40 65,00 327,243 67 2828

68 232 İBRAHİM ÇİFTEL 9 E 17 4 16,00 26 4 25,00 13 3 12,25 23 6 21,50 79 17 74,75 324,503 68 2938

69 33 ÜMRAN ÖZGENÇ 9 A 23 6 21,50 22 4 21,00 13 6 11,50 17 5 15,75 75 21 69,75 324,113 69 2961

70 83 DİLAN EKİNCİOĞL 9 C 21 9 18,75 20 7 18,25 16 9 13,75 21 9 18,75 78 34 69,50 323,818 70 2978

71 29 CUMA ARSLAN 9 A 20 10 17,50 22 8 20,00 18 10 15,50 18 12 15,00 78 40 68,00 323,790 71 2980

72 26 FİRDEVSÇÖLGEÇEN 9 A 24 6 22,50 17 12 14,00 17 9 14,75 15 10 12,50 73 37 63,75 323,353 72 3003

73 251 MERVE ÖZDOĞAN 9 E 25 4 24,00 15 11 12,25 17 8 15,00 13 10 10,50 70 33 61,75 323,280 73 3009

74 18 AYŞE ŞEKER 9 A 22 7 20,25 16 11 13,25 17 10 14,50 21 9 18,75 76 37 66,75 323,205 74 3014

75 85 ÖZGÜR BOYNUKARA 9 C 23 6 21,50 16 12 13,00 19 11 16,25 14 13 10,75 72 42 61,50 321,135 75 3116

76 120 M FATİH POLAT 9 D 24 6 22,50 20 10 17,50 14 12 11,00 19 9 16,75 77 37 67,75 320,268 76 3157

77 133 BERİVAN KANKILI 9 D 25 5 23,75 20 8 18,00 15 11 12,25 13 13 9,75 73 37 63,75 319,238 77 3218

78 38 CEREN KIZILKAPL 9 B 23 7 21,25 11 4 10,00 17 10 14,50 20 10 17,50 71 31 63,25 318,023 78 3288

79 279 PERVİNPOLATOĞLU 9 E 24 6 22,50 18 12 15,00 14 13 10,75 21 9 18,75 77 40 67,00 317,560 79 3317

80 124 İBRAHİM YENİAY 9 D 19 6 17,50 22 7 20,25 16 9 13,75 18 9 15,75 75 31 67,25 316,985 80 3351

81 183 İMHAN UZUNAĞAÇ 9 E 21 4 20,00 18 10 15,50 16 7 14,25 16 8 14,00 71 29 63,75 316,448 81 3376

82 137 ZELİHA AKFIRAT 9 D 21 9 18,75 20 10 17,50 18 10 15,50 15 15 11,25 74 44 63,00 316,390 82 3380

83 31 ROJİN ÇETİNER 9 A 21 8 19,00 20 8 18,00 15 11 12,25 20 8 18,00 76 35 67,25 315,328 83 3446

84 12 RÜMEYSA * AL 9 A 19 10 16,50 20 8 18,00 18 10 15,50 17 12 14,00 74 40 64,00 313,350 84 3550

85 125 MERVE GEYİK 9 D 23 5 21,75 15 13 11,75 18 3 17,25 7 8 5,00 63 29 55,75 313,330 85 3551

86 135 DİLARA AYATAN 9 D 23 7 21,25 23 6 21,50 13 17 8,75 19 10 16,50 78 40 68,00 311,760 86 3620

87 280 AYSER GÜN 9 E 17 12 14,00 15 13 11,75 20 10 17,50 22 8 20,00 74 43 63,25 311,210 87 3649

88 13 TÜLİN İNANIR 9 A 19 8 17,00 19 8 17,00 18 10 15,50 15 9 12,75 71 35 62,25 310,878 88 3677

89 140 HİLMİ HALİSÇELİ 9 D 19 9 16,75 22 8 20,00 18 11 15,25 14 16 10,00 73 44 62,00 309,625 89 3762

90 104 EVİN IŞIK 9 C 19 5 17,75 23 3 22,25 13 7 11,25 16 4 15,00 71 19 66,25 308,280 90 3820

91 101 SARYA KAK 9 C 21 7 19,25 16 13 12,75 17 12 14,00 18 12 15,00 72 44 61,00 308,098 91 3831

92 129 FATMA CANLI 9 D 23 7 21,25 20 10 17,50 12 16 8,00 22 8 20,00 77 41 66,75 306,253 92 3915

93 52 GAFUR KARACA 9 B 16 11 13,25 22 4 21,00 18 8 16,00 16 13 12,75 72 36 63,00 306,165 93 3920

94 262 NESLİH N İPEKLİ 9 E 24 6 22,50 16 14 12,50 14 14 10,50 19 11 16,25 73 45 61,75 306,078 94 3930

95 27 ROJHELİN ÇAKMAK 9 A 21 8 19,00 18 10 15,50 17 11 14,25 14 14 10,50 70 43 59,25 305,413 95 3968

96 111 FİRDEVSMAVİÇİÇK 9 D 21 8 19,00 22 8 20,00 12 11 9,25 20 8 18,00 75 35 66,25 304,518 96 4015
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,2 8,8 17,01 15,0 11,5 12,16 9,4 11,1 6,66 12,5 12,2 9,45 56,2 43,6 45,28 252,250

Okul Ortalaması 21,5 6,4 19,84 18,8 8,0 16,82 15,8 9,3 13,45 18,4 8,5 16,24 74,4 32,2 66,35 318,970

KATILIMLAR

97 268 SENA DEMİR 9 E 21 9 18,75 22 8 20,00 13 11 10,25 17 9 14,75 73 37 63,75 302,158 97 4137

98 162 M MUSA ÇELİK 9 E 19 11 16,25 16 12 13,00 18 9 15,75 16 10 13,50 69 42 58,50 301,880 98 4147

99 134 FİLİZ ÇAKMAK 9 D 17 10 14,50 15 6 13,50 18 10 15,50 19 7 17,25 69 33 60,75 301,638 99 4161

100 1 EMİNE K    Y 9 A 19 11 16,25 19 11 16,25 16 9 13,75 17 11 14,25 71 42 60,50 300,238 100 4237

101 96 REMZİ DEMİR 9 C 20 6 18,50 16 11 13,25 15 9 12,75 16 5 14,75 67 31 59,25 299,235 101 4299

102 112 SEVGİ GÜLER 9 D 19 8 17,00 19 6 17,50 16 8 14,00 12 8 10,00 66 30 58,50 299,040 102 4316

103 207 ZEYNEP KESKİN 9 E 23 7 21,25 4 4 3,00 17 8 15,00 17 12 14,00 61 31 53,25 298,733 103 4334

104 41 EMİNE BAŞARAN 9 B 20 8 18,00 15 6 13,50 14 9 11,75 18 6 16,50 67 29 59,75 296,048 104 4491

105 168 ADAR KOÇKA 9 E 21 4 20,00 20 6 18,50 13 9 10,75 11 8 9,00 65 27 58,25 295,513 105 4530

106 32 AHMET GÜLALAN 9 A 22 8 20,00 21 9 18,75 12 14 8,50 17 12 14,00 72 43 61,25 294,480 106 4594

107 16 KASIM DEDEOĞLU 9 A 21 9 18,75 20 9 17,75 13 9 10,75 13 5 11,75 67 32 59,00 294,008 107 4616

108 21 HİRA BEREKET 9 A 18 11 15,25 21 7 19,25 15 9 12,75 16 14 12,50 70 41 59,75 294,005 108 4617

109 255 KADRİ KIRHAN 9 E 18 4 17,00 16 13 12,75 17 8 15,00 13 13 9,75 64 38 54,50 293,418 109 4658

110 215 İBRAHİM ASLAN 9 E 17 11 14,25 22 7 20,25 15 7 13,25 15 13 11,75 69 38 59,50 292,988 110 4693

111 114 HELİN MAZALU 9 D 20 10 17,50 18 11 15,25 16 13 12,75 15 15 11,25 69 49 56,75 292,480 111 4723

112 273 KADERKALENDER 9 E 20 10 17,50 18 11 15,25 14 11 11,25 18 12 15,00 70 44 59,00 292,248 112 4736

113 42 CEVZET AKHAMUR 9 B 19 7 17,25 20 9 17,75 13 7 11,25 16 14 12,50 68 37 58,75 291,670 113 4768

114 53 ANURAY SE ZGİN 9 B 16 7 14,25 18 9 15,75 17 9 14,75 13 10 10,50 64 35 55,25 288,465 114 4973

115 146 TEMLİHA HATİPOĞ 9 E 19 4 18,00 16 8 14,00 14 13 10,75 17 10 14,50 66 35 57,25 288,188 115 4983

116 60 ESRANUR BEKAR 9 19 7 17,25 20 6 18,50 12 15 8,25 18 7 16,25 69 35 60,25 285,498 116 5167

117 166 BARIŞ KESKİNKAY 9 E 18 8 16,00 16 6 14,50 13 6 11,50 16 5 14,75 63 25 56,75 285,098 117 5201

118 98 FATİH AVCI 9 C 24 5 22,75 22 7 20,25 8 13 4,75 13 14 9,50 67 39 57,25 281,630 118 5440

119 219 AYLİNULUBASSS 9 E 21 9 18,75 19 10 16,50 10 4 9,00 14 12 11,00 64 35 55,25 281,068 119 5480

120 103 ASLI AKARAY 9 C 17 5 15,75 18 8 16,00 11 8 9,00 19 7 17,25 65 28 58,00 279,555 120 5585

121 107 ZELAL BENEKLİ 9 C 18 9 15,75 17 6 15,50 11 4 10,00 16 9 13,75 62 28 55,00 276,690 121 5770

122 24 MEHMET ÖZDÜĞEN 9 A 19 9 16,75 15 10 12,50 13 10 10,50 14 9 11,75 61 38 51,50 273,095 122 6013

123 3 SILA KARAKUŞ 9 A 19 10 16,50 17 7 15,25 13 14 9,50 13 9 10,75 62 40 52,00 270,948 123 6128

124 126 ROJDA NUR AKDAĞ 9 D 20 10 17,50 7 3 6,25 12 8 10,00 18 7 16,25 57 28 50,00 269,138 124 6236

125 15 MEHMET YILDIZ 9 C 22 8 20,00 20 10 17,50 10 18 5,50 14 16 10,00 66 52 53,00 268,915 125 6261

126 75 AHMET KABATAŞ 9 B 21 8 19,00 17 11 14,25 9 15 5,25 18 10 15,50 65 44 54,00 267,218 126 6397

127 77 KÜBRA ÇETİN 9 C 21 9 18,75 25 5 23,75 3 10 0,50 18 3 17,25 67 27 60,25 266,015 127 6464

128 65 MEHMET GÖZYUMAN 9 B 18 12 15,00 15 15 11,25 14 14 10,50 16 14 12,50 63 55 49,25 264,515 128 6561

129 227 GAMZESOLCATUTAN 9 E 17 5 15,75 22 7 20,25 7 9 4,75 18 10 15,50 64 31 56,25 263,860 129 6614

130 109 ALİ BOZKURT 9 C 20 5 18,75 16 12 13,00 9 14 5,50 15 10 12,50 60 41 49,75 258,898 130 6992

131 64 NEHİR ÖZGEYİK 9 B 22 8 20,00 16 12 13,00 9 17 4,75 14 12 11,00 61 49 48,75 257,463 131 7088

132 84 SOZDAR GEÇGEL 9 C 19 8 17,00 10 9 7,75 10 15 6,25 20 10 17,50 59 42 48,50 253,818 132 7375

133 6 SAMET GÜREZ 9 A 18 8 16,00 18 9 15,75 10 9 7,75 9 15 5,25 55 41 44,75 250,385 133 7611

134 106 FERHAT LAÇİN 9 C 9 5 7,75 4 8 2,00 17 7 15,25 20 5 18,75 50 25 43,75 250,278 134 7615

135 28 RABİA OLZUNGA 9 A 17 11 14,25 22 4 21,00 8 15 4,25 14 10 11,50 61 40 51,00 248,835 135 7706

136 7 CAN KARAKURT 9 A 12 12 9,00 15 14 11,50 13 6 11,50 15 9 12,75 55 41 44,75 245,308 136 7998

137 0 SALİH ÖZKAYA 9 B 16 6 14,50 13 9 10,75 11 13 7,75 11 14 7,50 51 42 40,50 237,758 137 8545

138 37 ÖZGÜR VAROL 9 B 20 10 17,50 15 15 11,25 9 20 4,00 12 18 7,50 56 63 40,25 232,595 138 8957

139 8 YUSUF POLAT 9 A 16 10 13,50 15 10 12,50 10 15 6,25 10 12 7,00 51 47 39,25 228,773 139 9264

140 13 AHMET GÜÇLÜCE 9 D 5 10 2,50 6 0 6,00 17 11 14,25 19 8 17,00 47 29 39,75 228,293 140 9308

141 95 HELİN DEMİR 9 C 21 9 18,75 16 13 12,75 4 16 0,00 13 8 11,00 54 46 42,50 227,773 141 9362

142 89 MERSA KARAYİĞİT 9 C 10 6 8,50 11 8 9,00 8 6 6,50 5 4 4,00 34 24 28,00 195,640 142 11804

143 192 YUSUF RÜZGAR 9 D 13 11 10,25 3 3 2,25 8 6 6,50 7 5 5,75 31 25 24,75 191,975 143 12027
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,2 8,8 17,01 15,0 11,5 12,16 9,4 11,1 6,66 12,5 12,2 9,45 56,2 43,6 45,28 252,250

Okul Ortalaması 21,5 6,4 19,84 18,8 8,0 16,82 15,8 9,3 13,45 18,4 8,5 16,24 74,4 32,2 66,35 318,970

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 9. SINIF DENEME SINAVI EV. 18 L01 DS 02

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(143)

19,84 7,52 9,30 13,45 6,51 5,13 4,60 66,35 318,970

İlçe
(143)

19,84 7,52 9,30 13,45 6,51 5,13 4,60 66,35 318,970
İl

(143)
19,84 7,52 9,30 13,45 6,51 5,13 4,60 66,35 318,970

Genel
(16026)

17,01 5,42 6,75 6,66 3,56 3,80 2,09 45,29 252,250
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
9
(1)

17,25 8,00 10,50 8,25 6,25 4,75 5,25 60,25 285,500
9 A
(26)

18,87 7,93 9,22 13,15 5,81 4,73 3,46 63,17 309,700
9 B
(29)

20,57 8,09 9,50 14,70 6,31 5,70 5,95 70,82 333,300
9 C
(28)

19,70 7,38 9,16 11,76 7,11 4,88 4,65 64,64 310,030
9 D
(29)

19,71 7,78 8,98 13,91 6,70 5,23 4,07 66,38 320,130
9 E
(30)

20,35 6,46 9,57 13,81 6,57 5,09 4,72 66,57 321,470

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ okulunda 143 6

SİVEREK ilçesinde 143 6 1
ŞANLIURFA ilinde 143 6 1 1

Genelde 16026 685 134 58 29

DERECELER

Genelde sınava 134 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 25. oldu

ŞANLIURFA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

SİVEREK ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

                                                1 / 3



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ 9. SINIF DENEME SINAVI EV. 18 L01 DS 02

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
9 9 A 9 B 9 C 9 D 9 E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
9 9 A 9 B 9 C 9 D 9 E

                                                2 / 3



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV
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Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (143 Öğrenci) 30 21,45 6,44 72

Türkçe 30 21,45 6,44 72
[+] OKUMA (METNİ ANLAMA VE
ÇÖZÜMLEME)

1 0,76 0,21 76

[+] GİRİŞ 3 2,26 0,62 75

[+] Metinde anlatıcı ve bakış açısının
işlevini belirler.

2 1,83 0,13 92

[+] Standart dil, ağız, şive, lehçe ile
argo, jargon kavramları üzerinde
durulur.

2 1,64 0,29 82

[+] ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI)
EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan,
Mesnevi, Hikâye, Roman vb.)

1 0,83 0,13 83

[+] Metindeki anlatım biçimleri ve
tekniklerinin işlevlerini belirler.

3 2,30 0,50 77

[+] SÖZLÜ İLETİŞİM 2 1,75 0,17 87

[+] 958265 1 0,76 0,22 76

[-] Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi
değerlendirir.

1 0,39 0,37 39

[+] Metni yorumlar. 3 1,83 1,05 61

[+] Türün ve dönemin/akımın diğer
önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

1 0,61 0,31 61

[+] Metinlerden hareketle dil bilgisi
çalışmaları yapar.

1 0,71 0,13 71

[+] Metinler üzerinden imla ve
noktalama çalışmaları yapılır.

5 3,49 0,99 70

[+] Metindeki çatışmaları belirler. 1 0,83 0,15 83

[+] Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0,81 0,15 81

[-] Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0,03 0,76 3

[+] Metindeki isimleri bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

1 0,64 0,28 64

Soru D Y %

TYT Sosyal (143 Öğrenci) 30 18,83 8,03 63

Tarih-1 15 8,80 5,11 59
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

5 3,41 1,36 68

[-] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

5 1,97 2,54 39

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,62 0,34 62

[+] İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,11 0,69 56

[+] İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,70 0,17 85

Coğrafya-1 15 10,03 2,92 67
[+] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

4 3,31 0,31 83

[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

4 3,00 0,60 75

[+] Dünya’nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

4 2,32 1,18 58

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

2 0,57 0,73 28

[+] Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0,83 0,09 83

Soru D Y %

TYT Matematik (143 Öğrenci) 30 15,77 9,27 53

Matematik-1 30 15,77 9,27 53
[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

2 1,73 0,24 86

[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar,
‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan
bileşik önermelerin özelliklerini ve De
Morgan kurallarını doğruluk tablosu
kullanarak gösterir.

1 0,89 0,10 89

[+] Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini
örneklerle açıklar.

1 0,66 0,34 66

[+] Sayı Kümeleri 3 1,52 1,23 51

[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3,16 3,51 35

[-] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 0,95 0,45 48

[+] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

1 0,94 0,03 94

[+] Alt kümeyi kullanarak işlemler
yapar.

1 0,87 0,08 87

[+] Gerçek sayılar kümesinde aralık
kavramını açıklar.

5 2,97 1,38 59

[+] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,78 0,19 78

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer

4 1,29 1,72 32

Soru D Y %

TYT Fen (143 Öğrenci) 30 18,36 8,49 61

Fizik 10 7,08 2,31 71
[+] Evrendeki olayların anlaşılmasında
fizik biliminin önemini açıklar.

1 0,76 0,22 76

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 2 1,29 0,64 65

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,76 0,23 76

[+] MADDE VE ÖZKÜTLE 2 1,63 0,24 81

[+] Özkütleyi, kütle ve hacimle
ilişkilendirerek açıklar.

2 1,32 0,53 66

[+] Günlük hayatta saf maddelerin ve
karışımların özkütlelerinden faydalanılan
durumlara örnekler verir.

1 0,70 0,26 70

[+] DAYANIKLILIK 1 0,62 0,19 62

Kimya 10 5,88 2,99 59
[+] Simyadan Kimyaya 1 0,98 0,02 98

[-] Atom Modelleri 2 0,65 0,76 33

[+] Kimya laboratuvarlarında uyulması
gereken iş sağlığı ve güvenliği
kurallarını açıklar.

1 0,53 0,45 53

[+] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

2 1,06 0,76 53

[+] Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların
Çalışma Alanları

1 0,83 0,15 83

[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,80 0,15 80

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

2 1,03 0,70 51

Biyoloji 10 5,40 3,20 54
[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 3 1,80 0,88 60

[-] Canlıların Yapısında Bulunan Temel
Bileşikler

1 0,29 0,43 29

[+] Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin,
su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile
ilişkisini kurar.

5 2,71 1,59 54

[+] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

1 0,59 0,30 59
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