
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

KATILIMLAR

1 403 ENES DALLI 12D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 38 1 37,75 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 105 10 102,50 443,740 245

2 432 FATMA KANDEMİR 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 39 1 38,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 103 15 99,25 433,068 496

3 341 MAHMUT YUVANÇ 12A 40 0 40,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 35 5 33,75 6 1 5,75 7 0 7,00 2 4 1,00 103 15 99,25 431,643 523

4 51 RUKEN KARATAŞ 12E 38 2 37,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 35 4 34,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 99 14 95,50 419,450 1040

5 283 SAMET GÜZEN 12C 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 34 5 32,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 100 18 95,50 418,820 1075

6 322 VESİLE YILDIRI 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 33 7 31,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 100 19 95,25 416,540 1199

7 0 İSMAİL JR 12B 33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 34 2 33,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 0 5,00 95 17 90,75 403,885 2146

8 331 SEVGİ AKKUTLU 12C 36 3 35,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 33 7 31,25 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 95 21 89,75 399,635 2548

9 365 MÜCAHİT ER 12C 39 0 39,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 1 21,75 7 0 7,00 5 0 5,00 3 2 2,50 92 5 90,75 397,478 2766

10 296 ŞİRİN YILDIZ 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 30 4 29,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 93 15 89,25 397,273 2782

11 435 İLKNUR KONAK 12A 32 6 30,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 33 4 32,00 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 92 17 87,75 393,523 3168

12 411 İREVİL 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 33 6 31,50 7 0 7,00 5 2 4,50 1 4 0,00 92 26 85,50 387,313 3883

13 0 SER    HAT 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 32 7 30,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 91 24 85,00 384,378 4248

14 391 HÜSNİYE DELİBAŞ 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 31 3 30,25 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 90 23 84,25 381,683 4572

15 427 RAHİME YEŞİLTAŞ 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 28 8 26,00 4 2 3,50 6 1 5,75 2 3 1,25 90 24 84,00 379,510 4871

16 433 ADIYAMAN LEYLA 12D 34 6 32,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 32 7 30,25 5 1 4,75 5 2 4,50 3 3 2,25 89 23 83,25 379,328 4902

17 456 AYŞE ÇETİZ 12C 38 2 37,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 23 3 22,25 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 88 17 83,75 375,573 5412

18 0 GÜLBAHAR GÜDEN 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 2 3,50 85 15 81,25 369,213 6385

19 358 MUAZZEZ 12D 38 1 37,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 1 19,75 4 1 3,75 4 3 3,25 6 0 6,00 84 8 82,00 368,753 6473

20 330 BARIŞ ÖZTÜRK 12B 32 6 30,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 26 7 24,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 87 23 81,25 368,598 6494

21 373 M UĞUR AL 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 26 8 24,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 0 5,00 87 23 81,25 367,783 6621

22 342 NEDİM AKÇALI 12B 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 2 26,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 86 23 80,25 367,093 6727

23 397 EMİNE ÖZKAYA 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 21 5 19,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 0 5,00 85 14 81,50 366,643 6794

24 308 KADİR GÜMÜŞTAŞ 12C 30 8 28,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 30 4 29,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 83 17 78,75 364,828 7108

25 451 KDRR 12C 33 4 32,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 27 3 26,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 84 18 79,50 364,305 7188

26 284 CEREN ÖZG 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 24 5 22,75 5 2 4,50 6 0 6,00 3 2 2,50 85 20 80,00 364,200 7209

27 14 İBRAHİM 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 25 2 24,50 5 0 5,00 5 2 4,50 4 2 3,50 84 18 79,50 363,588 7311

28 375 BERFİN KAÇUK 12E 32 5 30,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 4 19,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 83 12 80,00 361,633 7634

29 362 BERMAL KAYA 12E 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 25 6 23,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 83 18 78,50 359,388 8061

                                                1 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

KATILIMLAR

30 0 MERYEM GÜMÜŞKAŞIK 12D 33 5 31,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 24 4 23,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 83 20 78,00 357,473 8373

31 385 RONAYİ BALAMAN 12E 39 1 38,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 22 0 22,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 82 18 77,50 357,408 8391

32 54 AYŞENUR ERDEM 12E 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 25 7 23,25 5 0 5,00 4 3 3,25 3 2 2,50 82 25 75,75 351,605 9444

33 407 BAHAR GÜN 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 28 6 26,50 3 2 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 81 25 74,75 350,740 9578

34 326 SERHAT OĞAT 12A 31 9 28,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 28 5 26,75 5 0 5,00 5 1 4,75 4 1 3,75 81 25 74,75 349,710 9774

35 360 BEKİR KARAKAYALI 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 21 5 19,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 81 22 75,50 348,053 10110

36 457 İLYAS GİRAY 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 25 1 24,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 78 13 74,75 347,820 10158

37 0 LEYLA KURÇAK 12D 34 6 32,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 23 4 22,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 78 14 74,50 347,460 10238

38 335 BERFİN KAYA 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 3 1 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 79 16 75,00 346,903 10348

39 329 HATİCE YILDIRIM 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 24 1 23,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 80 24 74,00 346,190 10487

40 369 ZEY EP ERSAN 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 80 23 74,25 346,083 10516

41 368 REMZİ YILMAZ 12E 31 6 29,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 23 2 22,50 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 79 20 74,00 344,675 10834

42 377 DİCLE G 12B 35 4 34,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 79 16 75,00 344,650 10841

43 0 ŞÜKRAN 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 22 7 20,25 4 3 3,25 7 0 7,00 1 5 -0,25 80 28 73,00 341,308 11528

44 379 ROJBİN ÖZ 12C 33 6 31,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 7 20,25 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 78 22 72,50 339,830 11826

45 302 BERFİN YBAY 12E 31 9 28,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 21 2 20,50 2 2 1,50 6 1 5,75 4 1 3,75 77 18 72,50 339,688 11855

46 422 MURAT GÜN 12D 29 6 27,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 6 20,50 6 1 5,75 7 0 7,00 3 2 2,50 78 22 72,50 338,560 12083

47 395 BGULACAN 12B 37 1 36,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 21 2 20,50 4 3 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 77 20 72,00 338,453 12108

48 339 AZAD DANGİ 12E 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 3 16,25 5 2 4,50 4 2 3,50 5 0 5,00 77 16 73,00 338,265 12160

49 396 SEDEF  ÇET 12C 33 5 31,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 6 1 5,75 4 1 3,75 3 1 2,75 76 15 72,25 336,145 12645

50 300 HELİN TAMSES 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 3 22,25 2 3 1,25 3 3 2,25 1 4 0,00 76 23 70,25 335,283 12842

51 394 SUZAN ÇİNAR 12A 36 3 35,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 17 1 16,75 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 76 17 71,75 334,645 12990

52 366 SAMED ÇÖLGEÇEN 12D 27 8 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 22 5 20,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 76 24 70,00 331,570 13631

53 359 ADEM ÇAVUŞAN 12D 32 4 31,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 20 11 17,25 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 78 31 70,25 330,043 13958

54 448 MERVE TATLI 12A 30 4 29,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 20 3 19,25 7 0 7,00 6 0 6,00 3 3 2,25 73 12 70,00 329,760 14012

55 423 ÇAĞRI KARAKILÇIK 12E 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 20 2 19,50 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 74 19 69,25 328,048 14426

56 327 HİLAL KCBB 12E 35 3 34,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 20 6 18,50 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 74 22 68,50 326,643 14774

57 392 MEHTAP KUTAN 12D 37 3 36,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 15 2 14,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 73 14 69,50 326,113 14879

58 390 MERVE G 33 4 32,00 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 3 14,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 74 19 69,25 325,173 15096
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

KATILIMLAR

59 0 GÜL SÜMER 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 21 13 17,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 77 35 68,25 324,715 15224

60 471 ÖZGÜR ASLAN 12E 34 5 32,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 25 5 23,75 1 3 0,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 73 26 66,50 324,358 15307

61 0 EMİNE TONBUL 12E 32 3 31,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 18 4 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 71 12 68,00 323,298 15533

62 467 SİNİ BERFİN 12D 31 4 30,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 23 6 21,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 73 25 66,75 323,058 15587

63 413 NUR GENÇDAL 12D 32 8 30,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 1 4 0,00 5 2 4,50 6 0 6,00 73 21 67,75 322,138 15837

64 425 EFLA UÇAK 12D 29 7 27,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 21 5 19,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 73 24 67,00 321,478 15982

65 0 KADİRO ŞENGÜL 12B 33 6 31,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 20 7 18,25 7 0 7,00 2 0 2,00 3 2 2,50 73 24 67,00 320,495 16227

66 353 AZAD TATA 12A 25 8 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 21 2 20,50 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 72 24 66,00 319,740 16417

67 412 NİSAN 12C 33 2 32,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 18 1 17,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 69 15 65,25 315,808 17375

68 99999 FURKANNN 12S 30 5 28,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 18 2 17,50 4 2 3,50 6 1 5,75 2 3 1,25 71 22 65,50 315,678 17407

69 438 FİLİZ DELİKTAŞ 12C 32 6 30,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 20 4 19,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 0 4,00 70 20 65,00 315,665 17408

70 461 ALP 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 18 6 16,50 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 72 26 65,50 315,245 17522

71 460 SEHER 12E 36 4 35,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 15 8 13,00 2 1 1,75 5 1 4,75 4 0 4,00 71 20 66,00 314,450 17758

72 347 GÜLCAN K 12C 29 8 27,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 23 6 21,50 3 3 2,25 4 2 3,50 1 2 0,50 70 25 63,75 313,578 17998

73 416 İLKNURG 12E 35 3 34,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 17 5 15,75 4 2 3,50 5 1 4,75 1 3 0,25 69 17 64,75 312,575 18290

74 345 SİBEL ŞRN 12A 30 8 28,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 22 0 22,00 4 1 3,75 3 3 2,25 68 19 63,25 312,273 18381

75 0 NASRETTİN 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 71 25 64,75 311,613 18557

76 371 RIDVAN ARSLAN 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 22 4 21,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 68 20 63,00 311,515 18586

77 338 MURAT CAN AR 12D 30 7 28,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 23 6 21,50 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 70 29 62,75 310,585 18815

78 356 BETÜL ÇELİK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 2 3,50 71 29 63,75 309,080 19246

79 447 ESRA EROL 12E 31 5 29,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 20 2 19,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 3 2 2,50 67 17 62,75 308,900 19295

80 0 ALİYE AĞIR 12E 32 6 30,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 17 6 15,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 69 24 63,00 307,425 19702

81 352 FATİH O SATMIŞ 12E 28 7 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 19 0 19,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 67 24 61,00 302,268 21209

82 351 GİZEM UTKUN 12C 33 7 31,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 17 1 16,75 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 66 22 60,50 301,253 21505

83 0 YEA 12D 25 10 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 23 1 22,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 64 19 59,25 300,828 21630

84 426 AYSETUTCİ 12E 36 3 35,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 16 16 12,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 68 27 61,25 299,820 21929

85 357 MELİKE KIRAN 12C 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 17 7 15,25 4 1 3,75 6 1 5,75 1 5 -0,25 68 29 60,75 299,495 22028

86 458 M TÜRK 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 18 4 17,00 3 2 2,50 6 1 5,75 2 4 1,00 67 27 60,25 299,108 22140

87 459 YAZGÜL 12D 29 10 26,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 18 6 16,50 4 2 3,50 5 1 4,75 0 6 -1,50 67 30 59,50 297,020 22759
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

KATILIMLAR

88 387 METİN DD 12A 29 7 27,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 20 6 18,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 0 2,00 65 23 59,25 296,950 22782

89 398 FATİME BATURALP 12E 32 8 30,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 7 15,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 68 35 59,25 296,183 23056

90 367 SEMA ALP 12B 28 11 25,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 17 4 16,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 65 24 59,00 294,148 23663

91 0 SEVİM Y 12B 32 6 30,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 15 0 15,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 64 19 59,25 294,128 23674

92 470 KADER DERİRKAPI 12A 29 6 27,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 16 7 14,25 5 2 4,50 5 1 4,75 1 3 0,25 65 24 59,00 293,335 23916

93 0 ZEYN 12D 29 11 26,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 23 4 22,00 1 4 0,00 4 3 3,25 3 2 2,50 64 27 57,25 293,170 23978

94 361 CUMA BAKIŞLI 12A 27 11 24,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 24 9 21,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 1 1,75 66 35 57,25 292,990 24031

95 462 SİBEL ELİBAL 12A 33 6 31,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 10 1 9,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 63 18 58,50 288,450 25482

96 0 HELİN ÖZBAKAN 12B 29 10 26,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 17 10 14,50 3 3 2,25 5 1 4,75 3 2 2,50 65 32 57,00 287,105 25909

97 428 Y*UP  A 12A 26 9 23,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 18 7 16,25 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 64 34 55,50 283,128 27200

98 0 KADER ARSLANALP 12A 31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 63 22 57,50 281,853 27640

99 468 ŞERNA İŞBLN 12E 30 8 28,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 16 4 15,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 2 1 1,75 61 26 54,50 281,245 27866

100 0 TUBA GEYİK 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 14 5 12,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 62 27 55,25 280,450 28128

101 0 BERKE 25 9 22,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 29 5 27,75 1 0 1,00 57 21 51,75 280,240 28199

102 400 LEYLA DAŞÇI 12B 21 8 19,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 2 2,50 61 23 55,25 278,713 28687

103 442 YUSU F BA *N 12B 18 17 13,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 22 6 20,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 61 32 53,00 277,773 28996

104 452 BTL GTAŞ 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 12 6 10,50 1 1 0,75 1 1 0,75 59 21 53,75 276,373 29509

105 414 EKREM KANLISU 12E 26 6 24,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 1 16,75 4 1 3,75 56 16 52,00 274,025 30353

106 439 YUSUF DEMİR 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 18 10 15,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 61 38 51,50 271,850 31121

107 449 BÜŞRA ÖGAT 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 12 8 10,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 61 35 52,25 269,940 31849

108 424 HELİN AÇIKALIN 12C 27 9 24,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 56 21 50,75 268,740 32250

109 332 PEYHAN BAĞLAMIŞ 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 2 3,50 60 32 52,00 265,840 33305

110 372 HABİL K 12B 26 9 23,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 13 6 11,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 57 27 50,25 264,455 33812

111 386 MEHMET BÜKE 12E 30 7 28,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 10 6 8,50 2 5 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 57 30 49,50 260,633 35222

112 431 ABDULLAH 12B 31 9 28,75 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 10 5 8,75 4 3 3,25 2 2 1,50 56 27 49,25 260,225 35375

113 405 ÜMİT ALTAY 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 8 2 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 56 27 49,25 259,675 35565

114 336 ÖMER SONBAYRAM 12C 28 8 26,00 2 0 2,00 14 1 13,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 49 16 45,00 249,940 39144

115 466 BERFİN ALY 12 28 11 25,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 53 24 47,00 246,738 40360

116 440 BERMAL ÖZMEMİŞ 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 50 20 45,00 243,025 41732
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

KATILIMLAR

117 401 SERHAT KILIÇ 12C 21 5 19,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 14 4 13,00 1 0 1,00 1 1 0,75 44 14 40,50 235,808 44345

118 453 BARIŞ KOS 12C 21 10 18,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 15 2 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 46 23 40,25 235,348 44518

119 446 ARZU İŞİK 12D 13 8 11,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 20 2 19,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 43 20 38,00 231,510 45894

120 409 BİLAL ÇÇK 12A 29 10 26,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 8 3,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 49 42 38,50 223,240 48821

121 443 AZİZE AKİZ 12A 22 6 20,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 34 23 28,25 190,568 59223

122 0 0 0 0,00

123 0 0 0 0,00

124 0 0 0 0,00

125 0 0 0 0,00

126 0 0 0 0,00

127 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
12 12A 12B 12C 12D 12E 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12 12A 12B 12C 12D 12E 12S



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 

KATILIMLAR

1 390 MERVE G 33 4 32,00 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 3 14,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 74 19 69,25 325,173 15096

2 0 BERKE 25 9 22,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 29 5 27,75 1 0 1,00 57 21 51,75 280,240 28199

3 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0,00

5 0 0 0 0,00

6 0 0 0 0,00

7 0 0 0 0,00

8 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 466 BERFİN ALY 12 28 11 25,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 53 24 47,00 246,738 40360

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 341 MAHMUT YUVANÇ 12A 40 0 40,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 35 5 33,75 6 1 5,75 7 0 7,00 2 4 1,00 103 15 99,25 431,643 523

2 322 VESİLE YILDIRI 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 33 7 31,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 100 19 95,25 416,540 1199

3 435 İLKNUR KONAK 12A 32 6 30,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 33 4 32,00 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 92 17 87,75 393,523 3168

4 0 SER    HAT 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 32 7 30,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 91 24 85,00 384,378 4248

5 427 RAHİME YEŞİLTAŞ 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 28 8 26,00 4 2 3,50 6 1 5,75 2 3 1,25 90 24 84,00 379,510 4871

6 326 SERHAT OĞAT 12A 31 9 28,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 28 5 26,75 5 0 5,00 5 1 4,75 4 1 3,75 81 25 74,75 349,710 9774

7 394 SUZAN ÇİNAR 12A 36 3 35,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 17 1 16,75 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 76 17 71,75 334,645 12990

8 448 MERVE TATLI 12A 30 4 29,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 20 3 19,25 7 0 7,00 6 0 6,00 3 3 2,25 73 12 70,00 329,760 14012

9 353 AZAD TATA 12A 25 8 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 21 2 20,50 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 72 24 66,00 319,740 16417

10 461 ALP 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 18 6 16,50 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 72 26 65,50 315,245 17522

11 345 SİBEL ŞRN 12A 30 8 28,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 22 0 22,00 4 1 3,75 3 3 2,25 68 19 63,25 312,273 18381

12 0 NASRETTİN 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 71 25 64,75 311,613 18557

13 371 RIDVAN ARSLAN 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 22 4 21,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 68 20 63,00 311,515 18586

14 387 METİN DD 12A 29 7 27,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 20 6 18,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 0 2,00 65 23 59,25 296,950 22782

15 470 KADER DERİRKAPI 12A 29 6 27,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 16 7 14,25 5 2 4,50 5 1 4,75 1 3 0,25 65 24 59,00 293,335 23916

16 361 CUMA BAKIŞLI 12A 27 11 24,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 24 9 21,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 1 1,75 66 35 57,25 292,990 24031

17 462 SİBEL ELİBAL 12A 33 6 31,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 10 1 9,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 63 18 58,50 288,450 25482

18 428 Y*UP  A 12A 26 9 23,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 18 7 16,25 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 64 34 55,50 283,128 27200

19 0 KADER ARSLANALP 12A 31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 63 22 57,50 281,853 27640

20 439 YUSUF DEMİR 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 18 10 15,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 61 38 51,50 271,850 31121

21 409 BİLAL ÇÇK 12A 29 10 26,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 8 3,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 49 42 38,50 223,240 48821

22 443 AZİZE AKİZ 12A 22 6 20,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 34 23 28,25 190,568 59223



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 İSMAİL JR 12B 33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 34 2 33,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 0 5,00 95 17 90,75 403,885 2146

2 330 BARIŞ ÖZTÜRK 12B 32 6 30,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 26 7 24,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 87 23 81,25 368,598 6494

3 373 M UĞUR AL 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 26 8 24,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 0 5,00 87 23 81,25 367,783 6621

4 342 NEDİM AKÇALI 12B 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 2 26,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 86 23 80,25 367,093 6727

5 14 İBRAHİM 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 25 2 24,50 5 0 5,00 5 2 4,50 4 2 3,50 84 18 79,50 363,588 7311

6 407 BAHAR GÜN 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 28 6 26,50 3 2 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 81 25 74,75 350,740 9578

7 335 BERFİN KAYA 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 3 1 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 79 16 75,00 346,903 10348

8 329 HATİCE YILDIRIM 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 24 1 23,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 80 24 74,00 346,190 10487

9 377 DİCLE G 12B 35 4 34,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 79 16 75,00 344,650 10841

10 0 ŞÜKRAN 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 22 7 20,25 4 3 3,25 7 0 7,00 1 5 -0,25 80 28 73,00 341,308 11528

11 395 BGULACAN 12B 37 1 36,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 21 2 20,50 4 3 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 77 20 72,00 338,453 12108

12 0 GÜL SÜMER 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 21 13 17,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 77 35 68,25 324,715 15224

13 0 KADİRO ŞENGÜL 12B 33 6 31,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 20 7 18,25 7 0 7,00 2 0 2,00 3 2 2,50 73 24 67,00 320,495 16227

14 356 BETÜL ÇELİK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 2 3,50 71 29 63,75 309,080 19246

15 367 SEMA ALP 12B 28 11 25,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 17 4 16,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 65 24 59,00 294,148 23663

16 0 SEVİM Y 12B 32 6 30,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 15 0 15,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 64 19 59,25 294,128 23674

17 0 HELİN ÖZBAKAN 12B 29 10 26,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 17 10 14,50 3 3 2,25 5 1 4,75 3 2 2,50 65 32 57,00 287,105 25909

18 0 TUBA GEYİK 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 14 5 12,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 62 27 55,25 280,450 28128

19 400 LEYLA DAŞÇI 12B 21 8 19,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 2 2,50 61 23 55,25 278,713 28687

20 442 YUSU F BA *N 12B 18 17 13,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 22 6 20,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 61 32 53,00 277,773 28996

21 372 HABİL K 12B 26 9 23,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 13 6 11,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 57 27 50,25 264,455 33812

22 431 ABDULLAH 12B 31 9 28,75 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 10 5 8,75 4 3 3,25 2 2 1,50 56 27 49,25 260,225 35375

23 405 ÜMİT ALTAY 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 8 2 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 56 27 49,25 259,675 35565



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12B

KATILIMLAR
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 432 FATMA KANDEMİR 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 39 1 38,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 103 15 99,25 433,068 496

2 283 SAMET GÜZEN 12C 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 34 5 32,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 100 18 95,50 418,820 1075

3 331 SEVGİ AKKUTLU 12C 36 3 35,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 33 7 31,25 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 95 21 89,75 399,635 2548

4 365 MÜCAHİT ER 12C 39 0 39,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 1 21,75 7 0 7,00 5 0 5,00 3 2 2,50 92 5 90,75 397,478 2766

5 296 ŞİRİN YILDIZ 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 30 4 29,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 93 15 89,25 397,273 2782

6 411 İREVİL 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 33 6 31,50 7 0 7,00 5 2 4,50 1 4 0,00 92 26 85,50 387,313 3883

7 391 HÜSNİYE DELİBAŞ 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 31 3 30,25 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 90 23 84,25 381,683 4572

8 456 AYŞE ÇETİZ 12C 38 2 37,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 23 3 22,25 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 88 17 83,75 375,573 5412

9 308 KADİR GÜMÜŞTAŞ 12C 30 8 28,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 30 4 29,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 83 17 78,75 364,828 7108

10 451 KDRR 12C 33 4 32,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 27 3 26,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 84 18 79,50 364,305 7188

11 369 ZEY EP ERSAN 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 80 23 74,25 346,083 10516

12 379 ROJBİN ÖZ 12C 33 6 31,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 7 20,25 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 78 22 72,50 339,830 11826

13 396 SEDEF  ÇET 12C 33 5 31,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 6 1 5,75 4 1 3,75 3 1 2,75 76 15 72,25 336,145 12645

14 412 NİSAN 12C 33 2 32,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 18 1 17,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 69 15 65,25 315,808 17375

15 438 FİLİZ DELİKTAŞ 12C 32 6 30,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 20 4 19,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 0 4,00 70 20 65,00 315,665 17408

16 347 GÜLCAN K 12C 29 8 27,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 23 6 21,50 3 3 2,25 4 2 3,50 1 2 0,50 70 25 63,75 313,578 17998

17 351 GİZEM UTKUN 12C 33 7 31,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 17 1 16,75 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 66 22 60,50 301,253 21505

18 357 MELİKE KIRAN 12C 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 17 7 15,25 4 1 3,75 6 1 5,75 1 5 -0,25 68 29 60,75 299,495 22028

19 449 BÜŞRA ÖGAT 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 12 8 10,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 61 35 52,25 269,940 31849

20 424 HELİN AÇIKALIN 12C 27 9 24,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 56 21 50,75 268,740 32250

21 336 ÖMER SONBAYRAM 12C 28 8 26,00 2 0 2,00 14 1 13,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 49 16 45,00 249,940 39144

22 401 SERHAT KILIÇ 12C 21 5 19,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 14 4 13,00 1 0 1,00 1 1 0,75 44 14 40,50 235,808 44345

23 453 BARIŞ KOS 12C 21 10 18,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 15 2 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 46 23 40,25 235,348 44518



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 403 ENES DALLI 12D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 38 1 37,75 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 105 10 102,50 443,740 245

2 433 ADIYAMAN LEYLA 12D 34 6 32,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 32 7 30,25 5 1 4,75 5 2 4,50 3 3 2,25 89 23 83,25 379,328 4902

3 358 MUAZZEZ 12D 38 1 37,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 1 19,75 4 1 3,75 4 3 3,25 6 0 6,00 84 8 82,00 368,753 6473

4 397 EMİNE ÖZKAYA 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 21 5 19,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 0 5,00 85 14 81,50 366,643 6794

5 284 CEREN ÖZG 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 24 5 22,75 5 2 4,50 6 0 6,00 3 2 2,50 85 20 80,00 364,200 7209

6 0 MERYEM GÜMÜŞKAŞIK 12D 33 5 31,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 24 4 23,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 83 20 78,00 357,473 8373

7 457 İLYAS GİRAY 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 25 1 24,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 78 13 74,75 347,820 10158

8 0 LEYLA KURÇAK 12D 34 6 32,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 23 4 22,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 78 14 74,50 347,460 10238

9 422 MURAT GÜN 12D 29 6 27,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 6 20,50 6 1 5,75 7 0 7,00 3 2 2,50 78 22 72,50 338,560 12083

10 300 HELİN TAMSES 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 3 22,25 2 3 1,25 3 3 2,25 1 4 0,00 76 23 70,25 335,283 12842

11 366 SAMED ÇÖLGEÇEN 12D 27 8 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 22 5 20,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 76 24 70,00 331,570 13631

12 359 ADEM ÇAVUŞAN 12D 32 4 31,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 20 11 17,25 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 78 31 70,25 330,043 13958

13 392 MEHTAP KUTAN 12D 37 3 36,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 15 2 14,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 73 14 69,50 326,113 14879

14 467 SİNİ BERFİN 12D 31 4 30,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 23 6 21,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 73 25 66,75 323,058 15587

15 413 NUR GENÇDAL 12D 32 8 30,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 1 4 0,00 5 2 4,50 6 0 6,00 73 21 67,75 322,138 15837

16 425 EFLA UÇAK 12D 29 7 27,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 21 5 19,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 73 24 67,00 321,478 15982

17 338 MURAT CAN AR 12D 30 7 28,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 23 6 21,50 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 70 29 62,75 310,585 18815

18 0 YEA 12D 25 10 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 23 1 22,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 64 19 59,25 300,828 21630

19 459 YAZGÜL 12D 29 10 26,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 18 6 16,50 4 2 3,50 5 1 4,75 0 6 -1,50 67 30 59,50 297,020 22759

20 0 ZEYN 12D 29 11 26,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 23 4 22,00 1 4 0,00 4 3 3,25 3 2 2,50 64 27 57,25 293,170 23978

21 332 PEYHAN BAĞLAMIŞ 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 2 3,50 60 32 52,00 265,840 33305

22 440 BERMAL ÖZMEMİŞ 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 50 20 45,00 243,025 41732

23 446 ARZU İŞİK 12D 13 8 11,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 20 2 19,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 43 20 38,00 231,510 45894



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12D

KATILIMLAR
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 51 RUKEN KARATAŞ 12E 38 2 37,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 35 4 34,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 99 14 95,50 419,450 1040

2 0 GÜLBAHAR GÜDEN 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 2 3,50 85 15 81,25 369,213 6385

3 375 BERFİN KAÇUK 12E 32 5 30,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 4 19,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 83 12 80,00 361,633 7634

4 362 BERMAL KAYA 12E 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 25 6 23,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 83 18 78,50 359,388 8061

5 385 RONAYİ BALAMAN 12E 39 1 38,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 22 0 22,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 82 18 77,50 357,408 8391

6 54 AYŞENUR ERDEM 12E 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 25 7 23,25 5 0 5,00 4 3 3,25 3 2 2,50 82 25 75,75 351,605 9444

7 360 BEKİR KARAKAYALI 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 21 5 19,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 81 22 75,50 348,053 10110

8 368 REMZİ YILMAZ 12E 31 6 29,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 23 2 22,50 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 79 20 74,00 344,675 10834

9 302 BERFİN YBAY 12E 31 9 28,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 21 2 20,50 2 2 1,50 6 1 5,75 4 1 3,75 77 18 72,50 339,688 11855

10 339 AZAD DANGİ 12E 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 3 16,25 5 2 4,50 4 2 3,50 5 0 5,00 77 16 73,00 338,265 12160

11 423 ÇAĞRI KARAKILÇIK 12E 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 20 2 19,50 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 74 19 69,25 328,048 14426

12 327 HİLAL KCBB 12E 35 3 34,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 20 6 18,50 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 74 22 68,50 326,643 14774

13 471 ÖZGÜR ASLAN 12E 34 5 32,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 25 5 23,75 1 3 0,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 73 26 66,50 324,358 15307

14 0 EMİNE TONBUL 12E 32 3 31,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 18 4 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 71 12 68,00 323,298 15533

15 460 SEHER 12E 36 4 35,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 15 8 13,00 2 1 1,75 5 1 4,75 4 0 4,00 71 20 66,00 314,450 17758

16 416 İLKNURG 12E 35 3 34,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 17 5 15,75 4 2 3,50 5 1 4,75 1 3 0,25 69 17 64,75 312,575 18290

17 447 ESRA EROL 12E 31 5 29,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 20 2 19,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 3 2 2,50 67 17 62,75 308,900 19295

18 0 ALİYE AĞIR 12E 32 6 30,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 17 6 15,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 69 24 63,00 307,425 19702

19 352 FATİH O SATMIŞ 12E 28 7 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 19 0 19,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 67 24 61,00 302,268 21209

20 426 AYSETUTCİ 12E 36 3 35,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 16 16 12,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 68 27 61,25 299,820 21929

21 458 M TÜRK 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 18 4 17,00 3 2 2,50 6 1 5,75 2 4 1,00 67 27 60,25 299,108 22140

22 398 FATİME BATURALP 12E 32 8 30,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 7 15,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 68 35 59,25 296,183 23056

23 468 ŞERNA İŞBLN 12E 30 8 28,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 16 4 15,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 2 1 1,75 61 26 54,50 281,245 27866

24 452 BTL GTAŞ 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 12 6 10,50 1 1 0,75 1 1 0,75 59 21 53,75 276,373 29509

25 414 EKREM KANLISU 12E 26 6 24,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 1 16,75 4 1 3,75 56 16 52,00 274,025 30353

26 386 MEHMET BÜKE 12E 30 7 28,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 10 6 8,50 2 5 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 57 30 49,50 260,633 35222



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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12S SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM) 127 127 765 73311

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,80 7,99 24,80 2,37 1,61 1,97 1,46 1,48 1,09 1,96 0,88 1,74 2,79 1,22 2,49 0,18 0,27 0,12 13,01 4,51 11,88 2,32 2,02 1,81 2,82 1,41 2,47 1,93 1,32 1,60 55,64 22,71 49,97 262,500

Okul Ortalaması 31,45 6,32 29,87 2,78 1,69 2,36 1,41 1,48 1,04 2,60 1,15 2,32 3,43 1,26 3,11 0,01 0,04 0,00 20,73 4,53 19,59 3,70 2,07 3,18 4,55 1,55 4,16 2,93 1,85 2,46 73,59 21,94 68,09 324,700

SINIF: 12S

KATILIMLAR

1 99999 FURKANNN 12S 30 5 28,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 18 2 17,50 4 2 3,50 6 1 5,75 2 3 1,25 71 22 65,50 315,678 17407
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 125 0 0 0,00 0 15,12 64,72 48,32

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 125 0 0 0,00 0 15,12 64,72 48,32

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 125 0 0 0,00 0 15,12 64,72 48,32

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 125 0 0 0,00 0 15,12 64,72 48,32

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 125 0 0 0,00 0 15,12 64,72 48,32

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 125 0 0 0,00 0 15,12 64,72 48,32

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,240 262,500 2 101 101 277 28199

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 27,38 29,87 24,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,00 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,12 1,04 1,09

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,00 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,50 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 2 7 0,25 1 5,38 8,83 7,41

Matematik-1 40 29 5 27,75 69 21,00 19,59 11,88

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,25 3,18 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,12 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 2,46 1,60

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,75 9,81 5,88

Toplam: 125 57 21 51,75 41 15,12 64,72 48,32

TYT Türkçe eeEDeBBD CEAA E aeA  CBBBaEa ADEECBCeCEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal         acbc   BdDda     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBAbAEBDDABDDEDbAeceDECB E     

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen          A          

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 2 7 8

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 5 73

Matematik-1 40 29 5 73

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 3 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE G 390

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,173 262,500 1 58 58 136 15096

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 8 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,38 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,00 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,12 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,00 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,50 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 5,38 8,83 7,41

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 21,00 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,25 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,12 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,75 9,81 5,88

Toplam: 125 74 19 69,25 55 15,12 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAb E A AEEDBCCBaBDEBEEAaCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A CEDdbd BDCEaddADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB CC ADBABE             De    C Eda CD 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCbEcDAadcCEBDEcCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 0 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ALY 466 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,738 262,500 1 115 115 397 40360

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 1 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 11,50 8,83 7,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,25 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,25 9,81 5,88

Toplam: 125 53 24 47,00 38 47,00 64,72 48,32

TYT Türkçe eeEDCBBDbCEAdAEDEbAcCdBaBCaBDAaaECB BCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEe babdBBCEDaABADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Fen AbBCaC DEeECccDcBCAa

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 4 2 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP 461 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,245 262,500 10 70 70 166 17522

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 72 26 65,50 52 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdDBDCBEAACEDA AccaBaCBCBaEBEEAeCBCECBe

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal eBCED   CBDCE  acDEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB CCAAaB BEA CD eD         a ECadBC dD 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADbbEbDAcdBCEaDEdaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD TATA 353 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,740 262,500 9 66 66 153 16417

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 15 5 13,75 55 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 72 24 66,00 53 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDaBBD  d A E E A dCBBcCdBDADEECBCdCEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAeDBaCBBCEDBdcADEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBeaCABEBACA BDDABDDE              D  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADebEbbDdAcCEBDbBCba

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 9 55

Fizik 7 3 4 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE AKİZ 443 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,568 262,500 22 121 121 603 59223

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 3 7 1,25 5 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 34 23 28,25 23 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe ED  BDCe    E A A   e CBbBDaBEEADCeCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal c C    c a  E  ddDae     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik E  C  A  d    C                 a     a 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen aADead cA  cC   b  A

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 6 55

Türkçe 40 22 6 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 5 1 1 20

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 4 29

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÇÇK 409 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,240 262,500 21 120 120 468 48821

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 10 6,50 26 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 49 42 38,50 31 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe dDEDbBBDACEbA EDcDAbCbBBBbEBeADEEaBCcCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEeebdCdadbED ABdDEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CbcaeD Ada     B D                   a a

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen baaCbCcDcAcdcBbbeecB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 2 5 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA BAKIŞLI 361 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,990 262,500 16 94 94 242 24031

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 8 5,00 20 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 24 9 21,75 54 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 66 35 57,25 46 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe e EDCBBDACEAAAEeEaAdaCBBBCaBDADbEdeCe Ee

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEeeb   e bEDB dcDEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEeA dAaEBACA BDD BeaEDbAca  ECBaE CDA 

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen A BCabdDcA bcB c CA 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 9 60

Matematik-1 40 24 9 60

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 3 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 3 3 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR KONAK 435 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,523 262,500 3 11 11 26 3168

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 92 17 87,75 70 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDaBBDA EAAAE cDAECCBBBCEBDADaECBCBCce

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEbdD   B  cDB BADEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCdBADCABEBACAEBDDAdDaEDAd EB ECBC BCDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECEDEAECEBDbeCAd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 4 83

Matematik-1 40 33 4 83

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 1 60
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 7 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ARSLANALP 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,853 262,500 19 98 98 271 27640

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 63 22 57,50 46 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe eeEDCBBDbCEAA E EeAECCBBBCEBeAaEECeCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEb bB  B CEDBcaADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik dCEecaC B Bda   cD                      

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaBbEb DEAECcBDEBCA 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 3 3 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER DERİRKAPI 470 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,335 262,500 15 92 92 240 23916

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 5 7,75 31 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 65 24 59,00 47 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe  DecabC dAACEcAAAEEDB CBCBDEBEEADC  ECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AaCEaaa  B  E cBAD C     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBeCC ADB aEAcba BD           EC EB  CaA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen ebDCCEEDA cBCE cddC 

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 7 5 0 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 7 40

Matematik-1 40 16 7 40

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YUVANÇ 341 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,643 262,500 1 3 3 5 523

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 103 15 99,25 79 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEa  BCBDCcBAaADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDeeabECCEBdBCDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADeCEEDAEEBCEcbbdCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 40 0 100

Türkçe 40 40 0 100

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 2 60
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 6 1 86

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TATLI 448 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,760 262,500 8 54 54 128 14012

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 2 6,50 26 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 3 19,25 48 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 73 12 70,00 56 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdDBD BE A E A AEa eCCBCBDEBEEADCBCECeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEa    B     BAD       

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBCCC   BABEAEaD BD  DAd D    EC  B   D 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCEEDAEEB EeDbdCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 4 75

Türkçe 40 30 4 75

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 3 50

Matematik-1 40 20 3 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 7 0 100

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN DD 387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,950 262,500 14 88 88 231 22782

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 6 5,50 22 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 6 18,50 46 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 65 23 59,25 47 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeeBDCB Ab E AdAEE eaCBCBDEBEEADCBCEdBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEb a   D c  aADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBCCC AaBAB  ECDbBa BD  bD  E ECCE    a 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen aAcCCE  A aBCc D   A

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 6 50

Matematik-1 40 20 6 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 4 2 57

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NASRETTİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,613 262,500 12 75 75 182 18557

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 15 4 14,00 56 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 71 25 64,75 52 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEDEDAdCCBBBCEBeADEECBCedEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdbB CBBCEDBcdADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCA  BAa   eb            ECB d  Dcb

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AD bbec dAaCEBDbB ce

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 2 4 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME YEŞİLTAŞ 427 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,510 262,500 5 15 15 38 4871

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 14 6 12,50 50 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 28 8 26,00 65 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 90 24 84,00 67 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe bDEDCBBDAaEAAAEDEaAcCCBBBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEbBDeaCBBbEDBcBADEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEaAaCABEBACA BeDABD EDeAc ebECBCEBbDA 

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBbEb DEAECEcDb Cbe

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 8 70

Matematik-1 40 28 8 70

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 4 2 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ARSLAN 371 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,515 262,500 13 76 76 183 18586

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 4 21,00 53 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 68 20 63,00 50 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDCBBDAaE A E E AaaCeBBCEBDADEECBCebEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdD    BCEDceBcDEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik bCbBA Cc EBACAEBDDABD EDAA c   C       C

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen d  a   DEAcCEcb     

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 4 55

Matematik-1 40 22 4 55

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 1 60
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 0 2 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SER    HAT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,378 262,500 4 13 13 31 4248

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 32 7 30,25 76 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 91 24 85,00 68 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEeEaAdaCBBBCaBDADbECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdDBa BBbED  aADc      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBAbAEBDbABDDbDdAcEBbECBCE aDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AbBCECcDEAdCEBDEaCbB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 32 7 80

Matematik-1 40 32 7 80

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 2 60
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT OĞAT 326 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,710 262,500 6 34 34 82 9774

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 81 25 74,75 60 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAAedDAAAEEbBdCBaBeEBEEAbCBCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cdCEb  B BDbcacdADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCcADBAB AEaDcBDDBD AaD    ECCdBC CDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAD CE DAcE CE DEBaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 2 3 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 14 2 70

Fizik 7 5 0 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL ELİBAL 462 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,450 262,500 17 95 95 253 25482

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 5 5,75 23 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 10 1 9,75 24 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 63 18 58,50 47 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeeBDCBEAACEDA AdEbBCCBCBDEcEEAeCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal      B abB  EdAcADcC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB CC AD  d                     CEB   D 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen ebDCCE DAcEcCEBDbBCb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 0 0 0

SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 1 25

Matematik-1 40 10 1 25

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 4 2 57

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL ŞRN 345 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,273 262,500 11 74 74 180 18381

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 0 22,00 55 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 68 19 63,25 51 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe  eEDCBBDACdbA EcEDAECCeBBaEBDADEECBCebEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal Ccbdb b BBeEDB BAD a     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCAB BACAEB D  D  DAA    EC        

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADB Eb DcAcC c      

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 0 55

Matematik-1 40 22 0 55

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 4 1 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÇİNAR 394 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,645 262,500 7 51 51 116 12990

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 1 16,75 42 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 76 17 71,75 57 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDCBBDACEAAAEDEDAaCCBBBCaBDADEECBCe EC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedb bCB bEDBcaADEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEBADC  E ACAE DD             C  E  DAd

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBaEb DEAdCEB EaCAe

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 1 43

Matematik-1 40 17 1 43

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 4 2 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VESİLE YILDIRI 322 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,540 262,500 2 6 6 9 1199

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 33 7 31,25 78 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 100 19 95,25 76 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEDAAAEEDeCCBCBDEBEEADCBCECeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEbBacaeDCEB BADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBABEAECDbBDDBDAdEDeccbECaEBCBCDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCEdDAEEcCEBDEBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 7 83

Matematik-1 40 33 7 83

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 3 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 6 1 86

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y*UP  A 428 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,128 262,500 18 97 97 267 27200

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 12 5,00 20 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 7 16,25 41 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 64 34 55,50 44 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdDBDCBEAc E e AE  BeCBCBDaBEEAaCdCEeeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEbBaebeaCEecddDEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCdAeBAaE  CDbBDc DAA DBc a          

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADbbaEDAE cCEBDEa b

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 12 32

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 7 45

Matematik-1 40 18 7 45

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİR 439 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,850 262,500 20 106 106 307 31121

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 22 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,32 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,04 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,18 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 8,26 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 10 15,50 39 18,86 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,35 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,42 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,94 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 9,72 9,81 5,88

Toplam: 125 61 38 51,50 41 66,16 64,72 48,32

TYT Türkçe EDecBDCBdAdCEaAbAcEcBCCBCBDEBEEADCcCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal bdCEDdb   DecBbdADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCdAaB dEAbeDeBacBD AED    cCaE      

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen aeD aE DAaccC  c  eb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 10 45

Matematik-1 40 18 10 45

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 2 3 29

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH 431 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,225 262,500 22 112 112 349 35375

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 56 27 49,25 39 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBaAcdEDAbAbEeBCCBCBaEBEEADCBCEdeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal   C DaaabBDaEBcBdDEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik aBCdC A       C         E e   ECaEd   D 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADbaEcDAac         

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 0 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÜN 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,740 262,500 6 33 33 81 9578

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 28 6 26,50 66 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 81 25 74,75 60 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACdAA EDEbAECdeBBCccbADEECBCdCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdbBa B Cc B BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADC BEBACA BDDbBDDcDbAece ECB   CDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen A eCEb cdAECEcDE aAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 6 70

Matematik-1 40 28 6 70

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 4 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 3 2 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÖZTÜRK 330 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,598 262,500 2 20 20 49 6494

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 26 7 24,25 61 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 87 23 81,25 65 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDbDCBBDACEeA E EDAECCeBBCaBDAcEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEABbBabBabEDBccADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCAaEBAbAEBDDb D ab  cb  ECBCE CDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECdDEAcCEBDb CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 7 65

Matematik-1 40 26 7 65

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 3 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KAYA 335 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,903 262,500 7 38 38 91 10348

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 5 10,75 43 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 79 16 75,00 60 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEeEDAdCCBBBCcBDADEECBCdCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdb b B CEDBcdADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEBAcCABEBACAEBDDA   dDAA              

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen bDB E  DEA CEcDEaCAa

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 2 50

Matematik-1 40 20 2 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 3 1 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÇELİK 356 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,080 262,500 14 78 78 190 19246

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 14 3 13,25 53 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 71 29 63,75 51 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDdaBDACEAAAEDEDAECCBcBCEBDADbdCdCBCca

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEcdDB  B CEDBcBADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CaEdA C BEBA    DD          eebCBCd CcAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen dDebabdDdAaCEBDcdCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 2 3 40
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 7 40

Matematik-1 40 16 7 40

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 1 6 14

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BGULACAN 395 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,453 262,500 11 47 47 109 12108

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 10 6,50 26 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 77 20 72,00 58 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDCBBDACEAA E cDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEbBbda BdeEDaeBdDEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBAeCAaEBAC  BDD  D  D A    EC     D C

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCabEDEAcb  cEc AB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 1 93

Türkçe 40 37 1 93

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 4 3 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE G 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,650 262,500 9 42 42 97 10841

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 2 16,50 41 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 79 16 75,00 60 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDA EAAcEDEbAECdBBBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedbB aBeCEDaABADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBAaA BDD  b         E         

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaBCECEDEAECcc c CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 2 43

Matematik-1 40 17 2 43

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SÜMER 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,715 262,500 12 59 59 138 15224

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 13 17,75 44 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 77 35 68,25 55 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAcCEaAAAcEeBCeBaBaEcEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEDBaaCBDCEB ceDEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EaCCCbADBAadAECb BaDBD    ecabEC bdCBCaA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen aADbaEEDAEdcCEa EBdA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 13 53

Matematik-1 40 21 13 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİL K 372 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,455 262,500 21 110 110 335 33812

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 6 7,50 30 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 57 27 50,25 40 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDED BBDc EAA E E ccCCBBBCddDcDEECBCdbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEABD  e  CcD cBdeEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik eCdBADCAB BA                 bECBad  D e

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen A ab C DEA Cc DEaaAd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 2 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YILDIRIM 329 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,190 262,500 8 39 39 92 10487

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 24 1 23,75 59 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 80 24 74,00 59 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAbbEcAAAEEaeCCBCBDEBEEADCBbECeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEbaaBbBDCcB cADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBAeEAECD BD      D    ECCEB  C  

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen eADaCbEbAEddCEaDEBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 1 60

Matematik-1 40 24 1 60

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ÖZBAKAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,105 262,500 17 96 96 256 25909

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 10 14,50 36 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 65 32 57,00 46 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe bDADBDCBEbcbEDAAAEEcBCCBCB aBEEADCeCEede

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal b CEb a  BebE  BeDEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB CC AceAaE  aDABD  DAA D bb ECa dde   

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAbeCd DAc BCEB EeCb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 10 43

Matematik-1 40 17 10 43

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 1 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 3 3 43

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,588 262,500 5 27 27 62 7311

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 25 2 24,50 61 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 84 18 79,50 64 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEDAdAEEcBCCBCBDEBEdADCBCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEa ad BDbEB dADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB CCAADBABEAECD BD BDA bD    cCCE     A

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAD CE DAEdBCcaDcBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 2 63

Matematik-1 40 25 2 63

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 5 0 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL JR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,885 262,500 1 7 7 14 2146

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 34 2 33,50 84 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 95 17 90,75 73 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDAddAAAEbEDAECCBBBdEBaADEECBCBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedbd  BBCEDc aADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBACAEBDD BDaEDAA dB ECBCE CDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen bDBCECdDEAECEBDE CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 34 2 85

Matematik-1 40 34 2 85

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 5 2 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRO ŞENGÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,495 262,500 13 65 65 150 16227

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 7 18,25 46 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 73 24 67,00 54 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDaBBDeCE eeEDEDAECCBBBCaBeADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedb dbBdbEDa aADE      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik bCEBb CABEBAe EBDDb   ED Ac B  Cd E Ca  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECED A    DE aAa

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 7 50

Matematik-1 40 20 7 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 2 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 2 60

Fizik 7 7 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DAŞÇI 400 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,713 262,500 19 102 102 281 28687

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 14 4 13,00 52 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 61 23 55,25 44 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDb BD BE   EcAAebEeeeCBCaDEBEEADC      

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A CEbdbB BDeEBABADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EdCCCcADBABEb CD cca                    

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen eeDCCEcDAEEBCEB EdCb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 8 53

Türkçe 40 21 8 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 7 4 1 57
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 0 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 1 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M UĞUR AL 373 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,783 262,500 3 21 21 51 6621

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 26 8 24,00 60 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 87 23 81,25 65 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDdBBDACEAAAEcEDAEdCBBBCEBbAcaECBCBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdb abBB cDB BcDEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBA AEBDbeBD bDb  ae ECBCE CDcb

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCECEDEAECEBDE CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 8 65

Matematik-1 40 26 8 65

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 3 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 18 1 90

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEDİM AKÇALI 342 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,093 262,500 4 22 22 54 6727

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 8 10,00 40 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 86 23 80,25 64 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDebBDaBEAACEcAdAEEDBCCBaBDEBaEADCBCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cdCEbBbBbBDbEBcBADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB CCAA BAB A CDABDDBD eEDB  bEC EBC   A

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BbDbCEEDAaEBCEBDdBCb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 2 3 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 2 68

Matematik-1 40 27 2 68

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ALP 367 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,148 262,500 15 90 90 238 23663

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 3 7,25 29 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 65 24 59,00 47 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEcA AccbBCdBCBDaBEcAeCBaECBb

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal b CEb    BDbE    DEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC AD A  A CD  a B  d D  b EC  BC   d

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAbebE DA EcCEaDEBaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ 1 0 0 0
İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 4 43

Matematik-1 40 17 4 43

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 1 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 3 3 43

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM Y 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,128 262,500 16 91 91 239 23674

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 5 7 3,25 13 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 15 0 15,00 38 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 64 19 59,25 47 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe dDEDCBBDACEAA EcEDAECCeBBaEBDAaEdC CBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal Cae b a    aD cBADc      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CE ADC B  ACAE  D BD          C     D  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADe db DEAECEcDbBCAd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 1 60
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 5 7 20

Tarih-1 5 1 3 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 0 38

Matematik-1 40 15 0 38

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 2 3 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,308 262,500 10 43 43 102 11528

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 80 28 73,00 58 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDaBBDceEAAAEDEeAECCBBBCEBDAaEECeCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdDBaCBBeEe caADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCdBcDC a BAaA  aD B  a bA   DECBCEBCDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen bDBCEbdDEAECEBbEaaca

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 7 55

Matematik-1 40 22 7 55

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 4 3 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GEYİK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,450 262,500 18 100 100 276 28128

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 62 27 55,25 44 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDbdEAAbEbEeAdCCeBBCEBDADcECcCeCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedD b B ac   BADEd     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEBADC B BA    DD  b  D       CdCbaa   

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AD Cde aEAEC aDE eAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 3 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 3 2 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT ALTAY 405 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,675 262,500 23 113 113 351 35565

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 10 5,50 22 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 56 27 49,25 39 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBdAAeE AdAEEDBCCBCBDEBEEADCBCEeBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEbaae BDbca BADba     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EcCCC ADBAa                             

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  AbbCb bA dab BecaCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 2 3 29

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSU F BA *N 442 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,773 262,500 20 103 103 288 28996

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 28,89 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,37 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,04 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,97 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,33 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 2 7,50 30 8,84 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 18,57 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,34 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,48 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,99 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,80 9,81 5,88

Toplam: 125 61 32 53,00 42 67,10 64,72 48,32

TYT Türkçe cDeeBD BabAdEcAbAdE eeCeeeDa EEADCeCEe  

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A CEbB Bb      BAD       

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCacA dA EA  D BDDBD A D   DECCEBb ac 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BA*eCEcDAEEcCEBDEdab

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 7 2 4 29
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 3 1 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 1 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇETİZ 456 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,573 262,500 8 17 17 43 5412

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 88 17 83,75 67 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDaBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cBCEbabddBDCEB dADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EB aCAADBABE   DAB    dAcD    ECCEB  CDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCbdcDAEcBCEBDEdCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KOS 453 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,348 262,500 23 118 118 424 44518

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 5 6 3,50 14 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 46 23 40,25 32 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe  DeDBD BE Ad  d Ac cBCdBCBDEB dADbB ECeb

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal bd ED b     c  BdDEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC ADBABEA eD       c D    E         

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen   cbCE  A E b   bcC 

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 1 1 33
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 2 2 29

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖGAT 449 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,940 262,500 19 107 107 316 31849

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 10 4,50 18 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 61 35 52,25 42 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDaBBDACEAAAEeceAcCCecBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEeceBa e CEaccBd Ea     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEaADCdabBdC bBDDb             Ba      

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen eaabEC DdAECEabbeCAe

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 8 30

Matematik-1 40 12 8 30

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 10 45

Fizik 7 2 4 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KANDEMİR 432 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,068 262,500 1 2 2 4 496

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 39 1 38,75 97 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 103 15 99,25 79 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEDEeAECCBBBCaBDADbECBCabEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedbaa BBCaDB BADda     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAAeEBDECBCEBCDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 39 1 98

Matematik-1 40 39 1 98

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 4 1 80
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 20 0 100

Fizik 7 7 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ DELİKTAŞ 438 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,665 262,500 15 69 69 165 17408

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 4 8,00 32 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 70 20 65,00 52 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe dDEDCBBDACEAA EDEDAECeBBBCaB AaEECBCedEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEA b a   CEDB aAD a     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADC  EBAC  B D cb ED c    EC    CDAd

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaabE  DEAcb cDE CA 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 3 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 0 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM UTKUN 351 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,253 262,500 17 82 82 215 21505

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 1 16,75 42 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 66 22 60,50 48 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAdCEbAAAdEDeCCBaBDEBEEAbCBCECeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AcC b a dBDCEBAdADE      

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBABEAEC        cE              A

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  baCba DA dcCc  b aA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 1 43

Matematik-1 40 17 1 43

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 1 4 14

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN K 347 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,578 262,500 16 72 72 174 17998

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 70 25 63,75 51 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe e EDCBBDACEAA E EeAECeBBBaaBDAeEdCBCdCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEbdD   B CE  cdADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCb EBACA BDD eb  DAAcaB ECB d C   

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCbb DEAcC c b Cb 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 6 58

Matematik-1 40 23 6 58

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 3 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 3 3 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN AÇIKALIN 424 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,740 262,500 20 108 108 322 32250

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 4 7,00 28 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 16 5 14,75 37 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 56 21 50,75 41 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe ee DCBBDd bAA E EDAEaCBBBaEBDAaEECBedCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEed  a a  ED  BADE      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCdBADC BEBACA B a  b bDAA b            

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaB bb     C  DE    

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 5 40

Matematik-1 40 16 5 40

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 2 3 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNİYE DELİBAŞ 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,683 262,500 7 14 14 34 4572

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 90 23 84,25 67 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDaBBDbCEeAAEDEcAcCCBBcCEBDADEECBCBCEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdDaa BBeEDceBADcb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik dCEBADCABEBACAEBDD BDD D A  eDECBCE CDAd

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AbBCECdDEAECEBDEaCAd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 3 78

Matematik-1 40 31 3 78

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 5 2 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREVİL 411 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,313 262,500 6 12 12 29 3883

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 33 6 31,50 79 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 92 26 85,50 68 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDAeEAAdEDEbAECCBBBCEBaADEECBeBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedaBaCBdCEDabBADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBAaCABEBAbAEBDDAcDDEDA caBbECBCEBCDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECEDEAcCcBDbaab 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 6 83

Matematik-1 40 33 6 83

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 3 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 7 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜMÜŞTAŞ 308 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,828 262,500 9 24 24 56 7108

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 1 11,75 47 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 30 4 29,00 73 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 83 17 78,75 63 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEc eB ACEAAAEDEeAECCeBBCEdDADEECdCBaEd

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CdABD CC B     BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBACAd DcAcDDEDAADc  ECB E CD C

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADcCECEDEb Cd  Ec A 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 2 3 40
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 1 48

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 4 75

Matematik-1 40 30 4 75

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 2 60
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KDRR 451 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,305 262,500 10 25 25 60 7188

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 84 18 79,50 64 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAA E E AECCeBBCaBDADEdCBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CaceDdb BdCED  BeDEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCAB BAC  BaD BD EDAd    cCBCE CDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCEb DEAEC cDcBCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 3 68

Matematik-1 40 27 3 68

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 3 75

Fizik 7 5 1 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KIRAN 357 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,495 262,500 18 85 85 223 22028

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 68 29 60,75 49 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBdAACE AbAcE BCCBCBDccEEADCBCECeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEbBa  eDeEB ceDEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBCCC AadABEA C bBD B AAED   b  ad      

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAD aE DAEcBCEabcdCb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 1 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 4 1 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT ER 365 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,478 262,500 4 9 9 20 2766

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 16 2 15,50 62 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 1 21,75 54 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 92 5 90,75 73 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAACEDA AEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal ABCEDBbB BDCE cBADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBCCCAADBABEAECDA DD D AED              

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCEEDAEEB  d EcCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 39 0 98

Türkçe 40 39 0 98

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 5 0 100

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 1 55

Matematik-1 40 22 1 55

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 15 2 75

Fizik 7 7 0 100

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN 412 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,808 262,500 14 67 67 163 17375

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 1 17,75 44 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 69 15 65,25 52 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe e ED BBDACEAA E E AECCBBBaEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal bEcdbBaeBBeED  BADEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBA CA  BA     D B   D A    ECBC   D b

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AD  bb  EAcCE    aAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 2 83

Türkçe 40 33 2 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 1 45

Matematik-1 40 18 1 45

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 2 2 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SONBAYRAM 336 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,940 262,500 21 114 114 385 39144

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 2 0 2,00 8 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 14 1 13,75 34 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 49 16 45,00 36 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDA aAA E E AcCCBBBaEBDADbECBCdbEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CE                       

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik bCEBADCABEBACA B                        

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaaCa  acA C B   ab 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 2 0 8

Tarih-1 5 2 0 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İNANÇ 1 0 0 0
İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 1 35

Matematik-1 40 14 1 35

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 3 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJBİN ÖZ 379 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,830 262,500 12 44 44 104 11826

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 3 11,25 45 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 78 22 72,50 58 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDCBBDACEAAdEcEDAbCCBBBCaB ADEECBCBbEa

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAd  b B eEDB BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADC BEBACA  cD BD  D dc   ECBaE aaAa

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaBbE  cEAcCEB bBCbB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 7 55

Matematik-1 40 22 7 55

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 3 2 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET GÜZEN 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,820 262,500 2 5 5 8 1075

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 34 5 32,75 82 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 100 18 95,50 76 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDaBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEbBaB BDbEBcaADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBCCCAADBABEAECDABDDBDbddDB dDECCEBCBCDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADeCEaDAEEBCEBbEBaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 34 5 85

Matematik-1 40 34 5 85

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF  ÇET 396 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,145 262,500 13 49 49 113 12645

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 1 11,75 47 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 76 15 72,25 58 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAA E EcAECCeBBCEBDADEECBCebEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEA b     CEDB BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik dCEBADCAeEBA  EBDD Bb d          a  CaAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCEbED AEC cDEa A 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 1 48

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 13 3 65

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KILIÇ 401 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,808 262,500 22 117 117 420 44345

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 4 6,00 24 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 44 14 40,50 32 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBD b A  E EaA CCBBBCE a  E CcC    

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEA b     eE   BADcb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCbBA C   BAa  BDD  Dc DbA        E     

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen    C     A b        

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 5 53

Türkçe 40 21 5 53

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 0 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 1 60
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 0 67

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 0 14

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ AKKUTLU 331 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,635 262,500 3 8 8 17 2548

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 33 7 31,25 78 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 95 21 89,75 72 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDe BDCBEAACEDAAAEEDBCCBCcDEBEEAaCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal b CEbcb bBDCEB aADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCdADBABEAcaDABDDBDAeEcBcEbECCEBCBCDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCEdDAEEBCEeDbdCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 7 83

Matematik-1 40 33 7 83

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 4 1 80
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİN YILDIZ 296 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,273 262,500 5 10 10 21 2782

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 4 12,00 48 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 30 4 29,00 73 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 93 15 89,25 71 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDCBBDACdAAAEcEDAcCCBBBCEBDAeEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdbBb B CEDBbBADE      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBAbA BDDbBDDEDAA  d ECBCE dD C

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCEb DEAEC BbE CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 4 75

Matematik-1 40 30 4 75

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 14 3 70

Fizik 7 4 2 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEY EP ERSAN 369 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,083 262,500 11 40 40 93 10516

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,52 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,98 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,43 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 14 5 12,75 51 8,86 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 22,05 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,45 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,17 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,84 9,81 5,88

Toplam: 125 80 23 74,25 59 71,27 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADdDaBEAACEcAAAEEaBCCBCBacBbEADCcCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal bdCEDBbB eDCEBcBADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBeCC ADBA  A eD  D   AA      ECCEBC CDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BdeCCEccAEEBbcaDdBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 2 55

Matematik-1 40 22 2 55

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM ÇAVUŞAN 359 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,043 262,500 12 53 53 126 13958

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 -1,00 -20 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 11 17,25 43 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 78 31 70,25 56 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdDBDCBEA  Ece bEE BCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEDcaB BDaEBcdeDECaa dc

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBbCC ADB B bECDABD  DbdEDe EbECab e Ca 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BbDdCEEDAEdBCE DddCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 4 80

Türkçe 40 32 4 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 11 48

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 1 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 20 11 50

Matematik-1 40 20 11 50

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADIYAMAN LEYLA 433 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,328 262,500 2 16 16 39 4902

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 32 7 30,25 76 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 89 23 83,25 67 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEDEeAaCCBBBCEBDAaEECBCBbEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CE  b bbB CED  BADEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCAaEBACAEBDbcBDDcDAAc aDECBCEBCDAb

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCE EDcAECEcDbcCcB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 32 7 80

Matematik-1 40 32 7 80

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 5 1 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU İŞİK 446 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,510 262,500 23 119 119 437 45894

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 6 6 4,50 18 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 43 20 38,00 30 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe e         dAA      c CBBBaaBaA cEC  eCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal  a  cB bB aE   aADEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCE ADC BdB     DDAB  EDb      CBC  CD C

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen    aa    A C cD  Cc 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 8 33

Türkçe 40 13 8 33

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 3 29
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 0 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 0 2 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 2 50

Matematik-1 40 20 2 50

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 0 2 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERMAL ÖZMEMİŞ 440 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,025 262,500 22 116 116 405 41732

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 50 20 45,00 36 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDdBEA  E AeAEE BCCBaBDEBEEADbeCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal ABCEb ae BDCcB  ADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik  e  C      E    b         B        b    

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  A     cA EcCceDb aA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 0 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 0 14

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZG 284 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,200 262,500 5 26 26 61 7209

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 24 5 22,75 57 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 85 20 80,00 64 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDdBEAA EDAcAdEDeCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEDBaebBDCE baADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCbCAADBA EAcbD BD BDAAaD     C EBC Ca 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCacDAE BCE bEaCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 5 60

Matematik-1 40 24 5 60

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFLA UÇAK 425 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,478 262,500 16 64 64 146 15982

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 73 24 67,00 54 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDED BBDA EAAcE EeAcCCeBBCaB ADEECBbBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAea bbB dED ABdDEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADC   BA AcBDD BD aDAc     eB E Ca C

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AD CbC DEAECEcbcBCcB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 4 1 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÖZKAYA 397 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,643 262,500 4 23 23 55 6794

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 3 11,25 45 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 85 14 81,50 65 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEA CEDAAAEEDBCCBCBDEBEdADCBCECBd

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal ABCED    BDCEBcaAD a     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC ADBA  AdaD d   DAddD    ECC BC  DA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen aADCCEdDAcEBCE DEBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 5 0 100

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DALLI 403 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,740 262,500 1 1 1 2 245

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 38 1 37,75 94 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 105 10 102,50 82 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDdDEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdbB  Bd dDB BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBACAEBDDAcDDEDAADEB ECBCEBCDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECEDEAECEBbcBCbB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 38 1 95

Matematik-1 40 38 1 95

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 4 1 80
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 7 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN TAMSES 300 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,283 262,500 10 50 50 114 12842

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 76 23 70,25 56 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDAdEAAAE EeAECCeBBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEcBD a BcCEDBcceDEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEeADCABEBACA BDD  DD DA D a ECd    D  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen Aa  EbcbcA CEcebe Ae

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 2 3 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS GİRAY 457 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,820 262,500 7 36 36 89 10158

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 5 0 5,00 20 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 25 1 24,75 62 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 78 13 74,75 60 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAcEcEDAcCCBBaCEBDADaEaBCBeEd

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal                BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABEBAbAEBDD BD EDAA    EC        

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCEbdDEAaCEBDEBCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 1 63

Matematik-1 40 25 1 63

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 5 2 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA KURÇAK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,460 262,500 8 37 37 90 10238

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 2 11,50 46 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 78 14 74,50 60 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEcAdAEEeBCCBCBDdBEEADCBdECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A CEb    BDCEB aADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik bBCCCAADBABEA CD BD Bb   D    ECabBC C  

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen aAD C   AcE    DE CA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 3 1 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 2 45

Fizik 7 3 1 43

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 0 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHTAP KUTAN 392 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,113 262,500 13 57 57 135 14879

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 4 7,00 28 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 73 14 69,50 56 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEDEbAECCBBBCEBDADEECBCBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEe b     CED  aADEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADC   BAC E    B  a         B d CD  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AD CECdDEAEC cDccCAd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 5 1 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM GÜMÜŞKAŞIK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,473 262,500 6 30 30 70 8373

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 24 4 23,00 58 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 83 20 78,00 62 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe ED eBDbBEAACEDA AEEDBCCBaBbEBEEAaCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCED ad BDdcB dADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik E CCCAA BAB  ECD B  BDdA DB bbEC dB  CDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCEdDAEdBCEBDcdCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 4 60

Matematik-1 40 24 4 60

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ 358 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,753 262,500 3 19 19 48 6473

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 2 11,50 46 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 1 19,75 49 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 84 8 82,00 66 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAA EcAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal b CEb    BDCEBABADE      

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC A BA  A aD BD BD  ED    EC      DA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAe CE DAbEcbEBDEBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 1 95

Türkçe 40 38 1 95

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 1 50

Matematik-1 40 20 1 50

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 4 1 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT CAN AR 338 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,585 262,500 17 77 77 185 18815

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 5 7,75 31 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 70 29 62,75 50 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACE A Abc BaCBCBDEBEEAaCBCEdeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal bBCEe  d BDeE  aADE      

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBC C AaBABEA dDABD  DAedD    EC dBC dDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BbDbCEcbAEdc caDcaaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 6 58

Matematik-1 40 23 6 58

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT GÜN 422 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,560 262,500 9 46 46 108 12083

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 78 22 72,50 58 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDB CBEcA E A  EEeBCCBCBDdcEEADCBCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AdCEb ac BDCEacBADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCeCAADBA E E DbB   DA bD  d EC EB ebDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADCCEdDAEEBCE DbBaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 6 1 86

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR GENÇDAL 413 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,138 262,500 15 63 63 145 15837

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 73 21 67,75 54 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAAEcEaAcCCeBBCEBDAabECBCBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEA D a B CEDBcBADca     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADC B BAaAE               ECd E  DAa

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen  D abbdDEAcCcBDEBCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 0 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 1 4 14

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PEYHAN BAĞLAMIŞ 332 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,840 262,500 21 109 109 331 33305

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 8 10,00 40 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 6 6 4,50 11 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 2 5 0,75 11 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 60 32 52,00 42 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeeBDCBbAdCEcAdAcEDBCCBCBDEBEEAcCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AcCEDcaeCBaCaBABADcb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik d CCC  be BE   cb         e   E         

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAbbCEcbAcEcbdeDEBCc

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 6 15

Matematik-1 40 6 6 15

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 1 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 4 3 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMED ÇÖLGEÇEN 366 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,570 262,500 11 52 52 125 13631

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 5 20,75 52 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 76 24 70,00 56 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdeBDaBE  bE A AcE BdCBCBbEBEEADCBCEeBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cdCEDBaBCBeCE  BADEd     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC AbBABE  CD BDDcD dbD    EC EBa  D 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADbCEEDAccBCEdDEeaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 5 55

Matematik-1 40 22 5 55

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 6 1 86

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNİ BERFİN 467 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,058 262,500 14 62 62 141 15587

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 73 25 66,75 53 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeeBDdBEA  E A AEE BCCBCBDEBEEADCBCECBd

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal e CEb    eDbE ABADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBbCCAe BA E  CDb D BDAAaDe   EC EdC CDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen abcbbEcbAacBCEcDEaCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 4 78

Türkçe 40 31 4 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 6 58

Matematik-1 40 23 6 58

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 1 6 14

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAZGÜL 459 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,020 262,500 19 87 87 230 22759

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 67 30 59,50 48 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe eeEDCBBDedEAA EDEDAbCCBBBCaBDADEECcbeCEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEeda   BcCED ABdDEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik bCdeADC aEBAa   DD Bb ED      ECB E CD  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCEe DEA CEccbdacd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 4 2 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,828 262,500 18 83 83 219 21630

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 1 22,75 57 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 64 19 59,25 47 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe ecEDCBBD db e E beAEbCBBBaEBDADE aBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEcdDcaCBBCEe  BADEd     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik dCEBADC BEBAC  BDD BDDEDAA    EC        

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen    bd    A C BD     

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 1 58

Matematik-1 40 23 1 58

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 2 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,170 262,500 20 93 93 241 23978

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 23 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,74 29,87 24,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,45 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,95 1,04 1,09

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,50 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,04 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 4 3 3,25 13 9,10 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 20,08 19,59 11,88

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,16 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,71 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,97 9,81 5,88

Toplam: 125 64 27 57,25 46 68,88 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEcAeAEEeeaCBCBDEBcEAaCcaECeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal              aeBADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBAdEA CD     D A D   bEeCEBa CD 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  bebCa cAEdcCEB EBac

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 0 0

SERMAYA VE EMEK 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 1 4 14

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE AĞIR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,425 262,500 18 80 80 197 19702

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 69 24 63,00 50 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDbBBD CEeAAE EbAEaCBdBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEA D   BdCEDa dADEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CbBAaCA EBAd  BDDbB   DA     a  C   aAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen eDeCEb DdecCEcDE C e

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 0 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 6 43

Matematik-1 40 17 6 43

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 3 3 43

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ERDEM 54 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,605 262,500 6 32 32 79 9444

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 25 7 23,25 58 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 82 25 75,75 61 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDeCEAAAEDEeAECCBBcCaBDAaEECBCBCEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedbBbCB CEDB cADEd     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBbDCAaEBAC cBDD BD  D e  BbdCB EBCDcC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADB EC bdAcCEBDb CbB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 7 63

Matematik-1 40 25 7 63

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 5 0 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSETUTCİ 426 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,820 262,500 20 84 84 221 21929

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 1 7,75 31 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 16 16 12,00 30 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 68 27 61,25 49 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDacEEADCBCECe 

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A  E      DCE  BAD b     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCcAadAabecCDbccD DAed d   ECaE a dD 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADe   DAbdBCca b Cc

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 1 32

Tarih-1 5 2 0 40

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 16 40

Matematik-1 40 16 16 40

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 1 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 3 1 43

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD DANGİ 339 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,265 262,500 10 48 48 110 12160

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 14 3 13,25 53 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 77 16 73,00 58 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe dDEDCBBDbCEAA E EDAdaCBBBCEBDAcEECBCdCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdDe  BBeEDB BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CC aA C c   C  B D BD  DA      CBCEB D e

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCEbbDEAcC cDE CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 5 2 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR KARAKAYALI 360 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,053 262,500 7 35 35 88 10110

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 81 22 75,50 60 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDaBBDACEAA EDEbAcCCBBBaEBDADEECBCeCEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEeeDBa BeCEDB BdDEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABE AeAc cD     D      ECB baCDAC

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECdDdAECEcbEcCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 1 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KAÇUK 375 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,633 262,500 3 28 28 66 7634

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 15 0 15,00 60 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 83 12 80,00 64 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe   EDCBBDACEeAAEDEDA CCBBBCEdDADEECBCeeEe

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEABD   B CEDB BADEC     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEeADCcaEBAaAEBDDABD  D      EC        

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADeCE EDEAaCEBDbBCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 15 0 60

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 5 1 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YBAY 302 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,688 262,500 9 45 45 105 11855

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 3 12,25 49 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 77 18 72,50 58 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAACEcAAAaEbBeCBaBaEBEEAcbBCEeBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A CEaaa  BDCEB BADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC A BA EA CD B   D AcDB b  C  BC  D 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  Aab E DAcEBCEaD BCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 1 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 2 2 29

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERMAL KAYA 362 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,388 262,500 4 29 29 67 8061

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 83 18 78,50 63 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe dDaDCBBD CEAAAE EbAbCCBBBCEBDADEEC Ce EC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEAdDBaCB  aD cBAD       

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEeADCABEBACA BDD BD  DAcc B ECdCd CDb 

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCECdDdAECEBDE aAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 5 78

Türkçe 40 31 5 78

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 0 80
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 6 63

Matematik-1 40 25 6 63

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 6 1 86

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BTL GTAŞ 452 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,373 262,500 24 104 104 292 29509

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 59 21 53,75 43 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDecBDeBEeACEDAAAEEaBCCBCBeEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal ABCEb ac BDCcBcBADda     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EeCCC eDBAa             aD    EC    aeDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen eA     D   c        

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 1 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 1 14

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI KARAKILÇIK 423 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,048 262,500 11 55 55 132 14426

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 7 6,25 25 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 74 19 69,25 55 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDA E AcEbEbAdCCBBBCEBDADEECBCeCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEc b b B bEDcAaAD b     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEBADCABaBACAEB DbBD  DA     E         

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen ADBCE cDEA CcBDbcCAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 3 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 2 50

Matematik-1 40 20 2 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 5 1 71

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM KANLISU 414 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,025 262,500 25 105 105 302 30353

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 1 16,75 42 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 56 16 52,00 42 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe ADEDaBBD  d e E    aCCBBBCaBeADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedD dbBdbEDa aADE      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCEBADCABaBACA BDD   D                  

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AeB EC              

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 6 65

Türkçe 40 26 6 65

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 1 43

Matematik-1 40 17 1 43

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 4 1 57

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TONBUL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,298 262,500 14 61 61 140 15533

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 3 9,25 37 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 71 12 68,00 54 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDcDBD BE A EcA AEEbBCCBCBDEBEEADCBCECB 

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal bdCED     D EB dADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik bBCCCcADBA E  CD  D a  A D    ECa     DA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAD CE DA d C BD  aA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 3 80

Türkçe 40 32 3 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 2 55

Fizik 7 5 0 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EROL 447 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,900 262,500 17 79 79 192 19295

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 67 17 62,75 50 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDcC dAdE c A CCBBBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEeda  b  CEDa cADE      

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEBADC BEBACAEB D Be Ec     D C C      

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen    a   DEA CcBDbBCe 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 5 78

Türkçe 40 31 5 78

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 2 50

Matematik-1 40 20 2 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH O SATMIŞ 352 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,268 262,500 19 81 81 211 21209

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 8 10 5,50 22 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 19 0 19,00 48 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 67 24 61,00 49 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdDBDCBdA CE e bcEeBCCBCB EBEEADCBCEe C

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal edCEbcbBdBDbEB ceD b     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAA BABE  CD BD BD   D     C        

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen B ebCEEDAEdcCEeDcdCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 0 86
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 2 3 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 0 48

Matematik-1 40 19 0 48

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 4 2 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME BATURALP 398 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,183 262,500 22 89 89 233 23056

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 68 35 59,25 47 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEcAAAEEcaCCBCcDaaEEADCBCECBd

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cdCEDdbdbBDCEB BADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBbCC ADBbaE  CD BabB  AEcd   EC  B     

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen ababbacDeEdcCcdDdBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 0 7 0

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR GÜDEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,213 262,500 2 18 18 47 6385

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 13 4 12,00 48 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 24 2 23,50 59 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 85 15 81,25 65 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAAdEDAeAEEbBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AeCED b  eDCEBABADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC A BABEA CD BD B  A D    ECadBC  DA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen B eCCE bA EcCEBDEdaA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 2 60

Matematik-1 40 24 2 60

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 4 1 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KCBB 327 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,643 262,500 12 56 56 133 14774

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 20 6 18,50 46 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 74 22 68,50 55 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDAC AA EccDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEA bBd B  ED  dADEa     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik  CEBAcCABEBACA BDDbBD cD    B dC     a d

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen baebEbEbdA bEBDb CAB

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 6 50

Matematik-1 40 20 6 50

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 1 0
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 1 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 5 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNURG 416 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,575 262,500 16 73 73 178 18290

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 7 3 6,25 25 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 69 17 64,75 52 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACE AAA EDeCCBCBDEBEEADCBCECdC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal A CEb        BcBAD a     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EedCC ADB BE  eD  DD b A D  a EC      DA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen eA CCEd AEEBbEdD d b

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 3 1 60

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 5 43

Matematik-1 40 17 5 43

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 4 2 57

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 1 0 100
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TÜRK 458 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,108 262,500 21 86 86 225 22140

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 67 27 60,25 48 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBE b EeAdAca BCCBaBDEBbEADCBCECee

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AeCED ac BDbE cBADEd     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik Ed CCcADB dEA CD BD BD e D    EC   C    

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  ADeaE DAEEcCEaDbdCb

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 3 2 43

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BÜKE 386 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,633 262,500 26 111 111 347 35222

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 57 30 49,50 40 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe AcEDCBBDb bbeAE EeA CCBBBCEBaADEECBCBCEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEbdbB  eB deB aADE Dd   

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CadBADC B    e  ab    dD      ECB       

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen AaabEbdDEAcC c E eAd

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
ŞİİR YORUMU 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 1 0 100
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 1 1 50
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
BASAMAK KAVRAMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 2 5 29

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ASLAN 471 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,358 262,500 13 60 60 139 15307

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 73 26 66,50 53 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe eDEDCBBDACEAAdEDc AECCBBBCEBDAeEECBCBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDCBBDACEAAAEDEDAECCBBBCEBDADEECBCBCEC

TYT Sosyal CEedb   eBbED dBADEb     

Cevap Anahtarı A CEABDBCCBBCEDBABADECDCAEB

TYT Matematik CCdBADCABEBAaA BDD BDDED   d  ECB d CD d

Cevap Anahtarı A CCEBADCABEBACAEBDDABDDEDAADEBDECBCEBCDAC

TYT Fen b Baa  DdAcCEc  aab 

Cevap Anahtarı A ADBCECEDEAECEBDEBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-1 40 25 5 63

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 1 3 14

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİ YILMAZ 368 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,675 262,500 8 41 41 96 10834

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 23 2 22,50 56 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 79 20 74,00 59 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAA EbA A EbBCCBCBDEBcEADCBCEdeC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cdCEDBbcdBDbEcAaAD a     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik E  CCAADBABEAECDbBD BDAd D    E  E  B   

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BAD CEcDA EBCEcDbBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 2 1 67
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 1 0 100
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 0 0 0
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 2 58

Matematik-1 40 23 2 58

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 15 3 75

Fizik 7 5 1 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RONAYİ BALAMAN 385 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,408 262,500 5 31 31 71 8391

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 22 0 22,00 55 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 82 18 77,50 62 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal bBCEb bB BDCEcAcADEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBABEA CD BD BD A D  E           

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen ebDdbEEDAcEBCcecEeab

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 39 1 98

Türkçe 40 39 1 98

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 1 0 100
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ 1 0 1 0
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 0 55

Matematik-1 40 22 0 55

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 3 4 43

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN KARATAŞ 51 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,450 262,500 1 4 4 7 1040

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 5 8,75 35 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 35 4 34,00 85 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 99 14 95,50 76 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBEAACEbAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCEeBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal e CEb a CBDba  BADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCAADBABEAECDbBD BDdAEDBcEcECCEBCBCDA

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADaCEcDA EBCEBDdBCA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 35 4 88

Matematik-1 40 35 4 88

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 3 40
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
GÖRSEL ZEKA 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
KATI CİSİMLER 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 5 2 71

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER 460 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,450 262,500 15 71 71 168 17758

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 9 6 7,50 30 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 15 8 13,00 33 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 71 20 66,00 53 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDeDBDCBEAcCdDAAAEEeBCCBCBDEBEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal cdCEb  aCBDeEB   DEa     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik dBCCCAADBbBdAEa  BD d   bD    Ee d      

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen  A  Cb DA EdCE DEBC 

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 3 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 1 0 100
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İNANÇ 1 0 0 0
İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 8 38

Matematik-1 40 15 8 38

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 0 1 0
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 0 0 0
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 2 55

Fizik 7 2 1 29

HAREKET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 0 0
KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 0 67

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERNA İŞBLN 468 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,245 262,500 23 99 99 272 27866

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 26 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,13 29,87 24,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,50 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,96 1,04 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 9,19 8,83 7,41

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 18,49 19,59 11,88

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,74 3,18 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,83 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,45 2,46 1,60

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 9,02 9,81 5,88

Toplam: 125 61 26 54,50 44 67,84 64,72 48,32

TYT Türkçe EDADBDCBa b EaAAAaEeBCbBCBDEBEEADCBCEedC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal e CEb a  BDbE  BADEC     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCC ADBAd A  D       d D    EC  BC d b

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen adaba  bAcdcCE  b CA

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 2 40

SERMAYA VE EMEK 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 0 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 0 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 0 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 4 40

Matematik-1 40 16 4 40

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
GÖRSEL ZEKA 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 1 0 100
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ANALİTİK 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 0 5 0

HAREKET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT KURUMSAL 1. DENEME (1.OTURUM)

ŞANLIURFA / SİVEREK / PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKANNN 99999 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,678 262,500 1 68 68 164 17407

Puanı Hesaplanan: 121 121 753 71632

Katılımlar: 1 127 127 765 73311

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 28,75 29,87 24,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,36 1,97

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,04 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,32 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,11 2,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,12

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 8,75 8,83 7,41

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 17,50 19,59 11,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 3,18 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 4,16 2,47

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 2,46 1,60

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,50 9,81 5,88

Toplam: 125 71 22 65,50 52 65,50 64,72 48,32

TYT Türkçe EDdeBDCBEAACE A  dE BCCBeB EcEEADCBCECBC

Cevap Anahtarı B EDADBDCBEAACEDAAAEEDBCCBCBDEBEEADCBCECBC

TYT Sosyal AeCEDeadbBDdEacBADEb     

Cevap Anahtarı B ABCEDBCBCBDCEBABADECDCBAE

TYT Matematik EBCCCcADBAB AE D              ECbEB   D 

Cevap Anahtarı B EBCCCAADBABEAECDABDDBDAAEDBDEDECCEBCBCDA

TYT Fen BADbbE DAEEBCc eEBab

Cevap Anahtarı B BADCCEEDAEEBCEBDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 5 75

Türkçe 40 30 5 75

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ŞİİR YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 3 3 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 4 1 80

SERMAYA VE EMEK 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

YER ŞEKİLLERİNİN İZOHİPSLERLE GÖSTERİLMESİ 1 0 1 0
BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 0 1 0
BÖLGE KAVRAMI 1 0 1 0
YERİN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ KUVVETLERİN ROLÜ 1 0 1 0
NÜFUS VE NÜFUSUN ÖNEMİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ 1 1 0 100
İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
VAHİY VE AKIL 1 1 0 100
KURANDA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

M.Ö 6. YÜZYIL-M.S 2. YÜZYILFELSEFESİ 1 0 0 0
M.S 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL- 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL- 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 2 2 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
BASAMAK KAVRAMI 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HIZ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
GÖRSEL ZEKA 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 1 0 100
YAMUK 1 1 0 100
EŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE UZUNLUK 1 1 0 100
DİKDÖRTGEN 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 1 0 100
ANALİTİK 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 4 2 57

HAREKET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK-DÜZLEM AYNALAR 1 0 1 0
KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLI YAPISINDAKİ BİLEŞİKLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
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